
SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AŞCIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 273,138 253,630 143 159 159 159 302

EA 245,520 240,530 161 187 187 187 379

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 8 2 7,50 25 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 8 2 7,50 19 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 3 2 2,50 18 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 4 0 4,00 31 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 7 4 6,00 15 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 108 23 102,28 36 119,00 118,06 86,72

Matematik  AeDAE    CAD aE                        

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri ca DA        E    B  DA   B e       d   

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 1 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 321,118 253,630 77 88 88 88 165

EA 281,660 240,530 86 99 99 99 175

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 14 2 13,50 45 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 21 2 20,50 51 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 2 4,50 32 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 4 4 3,00 23 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 13 12 10,00 25 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 127 31 119,28 42 119,00 118,06 86,72

Matematik DAE D eED aE  CAD  DB     AB  BE BEDC  D

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri  EE  eD E d  DBd   B eDA cdEaeeaEdA   dB

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 1 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 256,774 191,080 11 14 14 14 36

SAY 241,218 253,630 182 212 212 212 420

EA 280,360 240,530 87 100 100 100 178

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,51 0,58 1,41

Edebiyat 18 0 1 -0,25 -1 0,25 0,28 0,86

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 0,61 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,36 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 5 15,75 39 1,73 1,88 4,41

Tarih-2 11 2 0 2,00 18 0,17 0,27 0,55

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,16 0,22 0,69

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,09 0,10 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,07 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,10 0,13 0,66

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,04

Sosyal-2 46 2 0 2,00 4 0,57 0,80 2,50

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 2 0 2,00 5 17,51 16,62 12,09

Toplam: 286 114 22 108,53 38 119,00 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 BBDCAa     a            adEBDABEDEeDA CE

Cevap Anahtarı A BBDCADDCABDBBDAECEABDCAECAEBDABEDEDDAECE

Sosyal-2         B E                                   

Cevap Anahtarı A ECDEABCDBAECEACCDCBBABBADCBBEBACDCCEAAABDECEBD

Matematik D          E                            

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 296,763 253,630 108 121 121 121 230

EA 271,235 240,530 109 122 122 122 219

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 12 0 12,00 40 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 17 1 16,75 42 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 0 5,00 36 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 6 2 5,50 14 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 116 20 111,03 39 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAE A  CAD DE              ABE Cc   E

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri ED DA       D                   d   Ca  

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET K YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,338 191,080 181 217 217 217 381

SAY 341,050 253,630 53 62 62 62 117

EA 291,913 240,530 61 69 69 69 126

Katılımlar: 187 224 224 224 814

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,51 0,58 1,41

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,25 0,28 0,86

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,61 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,36 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 0 2,00 5 1,73 1,88 4,41

Matematik-2 30 16 3 15,25 51 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 26 3 25,25 63 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 10 4 9,00 64 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 18 8 16,00 40 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 131 25 124,75 44 119,00 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1                                    D  C 

Cevap Anahtarı A BBDCADDCABDBBDAECEABDCAECAEBDABEDEDDAECE

Matematik DAdADCAE EDE  CAD d  a    A BCBEABEDCEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DdEEDADBdCAcDeddD a   DA B    eEE A   C 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SEYFİ ALTINAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 263,517 191,080 9 11 11 11 29

SAY 294,798 253,630 114 127 127 127 238

EA 346,508 240,530 4 4 4 4 9

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,51 0,58 1,41

Edebiyat 18 4 9 1,75 10 0,25 0,28 0,86

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 0,61 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,36 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 12 20,00 50 1,73 1,88 4,41

Matematik-2 30 16 1 15,75 53 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 22 4 21,00 53 17,51 16,62 12,09

Toplam: 286 138 33 129,78 45 119,00 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 dBCADbceab CEcBad Be b  ACDcBEDEEBEECDAD

Cevap Anahtarı B BBCADDBBDAECEABDCABDAEDCACDABEDEEBEECDAD

Matematik EADDAECA  CADc E          BCABABE bdBDaE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,804 191,080 30 42 42 42 135

SAY 248,218 253,630 172 198 198 198 388

EA 244,000 240,530 166 193 193 193 393

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,51 0,58 1,41

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 0,25 0,28 0,86

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,61 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,36 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 2 3,50 9 1,73 1,88 4,41

Matematik-2 30 3 0 3,00 10 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 3 0 3,00 8 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 1 2 0,50 4 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 1 0 1,00 8 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 2 2 1,50 4 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 102 21 96,78 34 119,00 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 ceDC D  A                               

Cevap Anahtarı A BBDCADDCABDBBDAECEABDCAECAEBDABEDEDDAECE

Matematik DAE                                     

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri      c  Ee               B              

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 311,068 253,630 88 99 99 99 187

EA 266,370 240,530 122 138 138 138 257

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 15 6 13,50 45 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 17 8 15,00 38 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 5 5 3,75 29 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 9 0,75 6 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 17 18 12,50 31 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 127 43 116,28 41 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEADaAdDEDEdddAD         ABBeac  E C   

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DEEEDADBcC eeaBdcecd CDA  BcBeDab Aeacbd

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YURTTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 277,623 253,630 135 151 151 151 287

EA 264,285 240,530 126 143 143 143 267

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 16 7 14,25 48 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 16 7 14,25 36 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 7 3,25 23 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 8 -2,00 -15 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 5 15 1,25 3 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 114 39 104,28 36 119,00 118,06 86,72

Matematik cADDAaeAeeCA EDEEDDBE cA a              

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EaEDeeBEebee               a aa cdece   

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 338,508 253,630 56 65 65 65 122

EA 288,610 240,530 69 78 78 78 140

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 24 4 23,00 58 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 4 6 2,50 18 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 5 3 4,25 33 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 16 12 13,00 33 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 133 33 124,78 44 119,00 118,06 86,72

Matematik DAE DbA cEDEe CADE  BB    AB CBEABE CdB 

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri aEdcDAeB   e eB  b B CDd cB aDD E AACAdd

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTI R 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,727 191,080 21 29 29 29 99

SAY 240,513 253,630 184 215 215 215 424

EA 252,850 240,530 150 172 172 172 331

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,51 0,58 1,41

Edebiyat 18 2 9 -0,25 -1 0,25 0,28 0,86

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 0,61 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,36 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 18 7,50 19 1,73 1,88 4,41

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 2 1 1,75 4 17,51 16,62 12,09

Toplam: 286 107 36 98,03 34 119,00 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 BBaCAaeC eD eebcda d    aAEaec  cbDD EdE

Cevap Anahtarı A BBDCADDCABDBBDAECEABDCAECAEBDABEDEDDAECE

Matematik DA   a                                  

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 2 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FATİH CANDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 390,907 191,080 1 1 1 1 1

SAY 262,368 253,630 151 173 173 173 339

EA 339,820 240,530 6 6 6 6 14

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,51 0,58 1,41

Edebiyat 18 9 7 7,25 40 0,25 0,28 0,86

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 0,61 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,36 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 8 28,00 70 1,73 1,88 4,41

Tarih-2 11 10 1 9,75 89 0,17 0,27 0,55

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 0,16 0,22 0,69

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,09 0,10 0,38

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 0,06 0,07 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 0,10 0,13 0,66

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,04

Sosyal-2 46 35 5 33,75 73 0,57 0,80 2,50

Matematik-2 30 10 1 9,75 33 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 10 2 9,50 24 17,51 16,62 12,09

Toplam: 286 168 32 160,03 56 119,00 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 BdDCAD CAcDceab CEAaeCAECAEBDABEDEDDAECE

Cevap Anahtarı A BBDCADDCABDBBDAECEABDCAECAEBDABEDEDDAECE

Sosyal-2 ECDEABCDBdECEAeCDCBBAaBeDCBBEBACDeCEAAAB      

Cevap Anahtarı A ECDEABCDBAECEACCDCBBABBADCBBEBACDCCEAAABDECEBD

Matematik DA ADe ED DE  CA               c        

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 1 0 100
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 1 0 100
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ GÜLÇUBUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 201,225 191,080 180 216 216 216 370

SAY 367,000 253,630 32 40 40 40 68

EA 302,200 240,530 37 42 42 42 82

Katılımlar: 187 224 224 224 814

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 20 3 19,25 64 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 29 3 28,25 71 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 8 3 7,25 56 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 22 12 19,00 48 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 144 35 135,25 47 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAbCA CCAaEDEED  E c   BCABABEDCE DBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDEDAD EeAbDeadDDa  CDADBaBBc ECcebd  DE

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 414,718 253,630 6 7 7 7 11

EA 332,395 240,530 8 8 8 8 24

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 39 1 38,75 97 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 9 4 8,00 62 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 28 11 25,25 63 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 160 29 152,78 53 119,00 118,06 86,72

Matematik dADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDdDADcECAADDEEDDaBCbDdDBeBBeEd AACbCBea

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN İŞLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,225 191,080 36 49 49 49 167

SAY 388,673 253,630 17 19 19 19 31

EA 304,925 240,530 33 38 38 38 75

Katılımlar: 187 224 224 224 814

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 20 3 19,25 64 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 28 4 27,00 68 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 9 3 8,25 59 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 10 2 9,50 73 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 27 7 25,25 63 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 151 23 145,25 51 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEADCAEaEDECeC DEE  e    ABBCBEABEaC BD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DdEcDAD Ee ADDBcDDDBCCDdD BEBeD E AACbC 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 341,973 253,630 51 60 60 60 115

EA 294,170 240,530 55 63 63 63 116

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 20 2 19,50 65 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 26 4 25,00 63 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 6 3 5,25 40 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 17 15 13,25 33 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 136 36 127,03 44 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAECA CCADEDEED    c   BCAcbBE C cDBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDEDcD beAA Dcd e d CDAD BBaebE cebA cDc

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ARIMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 294,823 253,630 113 126 126 126 237

EA 274,710 240,530 100 113 113 113 204

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 14 3 13,25 44 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 19 4 18,00 45 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 4 6 2,50 18 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 1 3 0,25 2 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 7 15 3,25 8 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 119 36 110,03 38 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDA  AC CADdDE          aCAa BbDC   BE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri  adDAc EC bbe  c cB       caccd c C d D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 331,098 253,630 64 73 73 73 138

EA 283,745 240,530 78 90 90 90 160

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 18 2 17,50 58 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 22 3 21,25 53 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 16 11 13,25 33 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 131 31 123,28 43 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAEdACCCAbEDE  D E B      B  Ec EB B 

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDEDADedC ADcddD b C  A  Bdc E eA Cc c  

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 255,003 253,630 163 186 186 186 364

EA 236,485 240,530 177 207 207 207 432

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 5 2 4,50 15 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 5 3 4,25 11 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 3 5 1,75 13 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 5 9 2,75 7 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 103 29 95,78 33 119,00 118,06 86,72

Matematik E DDA b     D a                d        

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri cadDe B C c                a E  c C dd  

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 292,353 253,630 117 130 130 130 243

EA 255,945 240,530 143 164 164 164 315

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 9 6 7,50 25 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 13 7 11,25 28 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 6 3,50 25 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 5 3 4,25 33 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 13 16 9,00 23 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 119 40 109,03 38 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEb  AaD Dc  C b cDBc         E BaDC   

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DbccDAe E  bDeBEe eB C  Dc bBee EecdC b 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 1 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 242,908 253,630 179 209 209 209 414

EA 228,840 240,530 186 220 220 220 478

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 2 2 1,50 5 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 2 2 1,50 4 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 0 0 0,00 0 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 96 19 91,28 32 119,00 118,06 86,72

Matematik DAcb                                    

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri                            E            

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 390,533 253,630 16 18 18 18 30

EA 303,900 240,530 34 39 39 39 78

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 20 2 19,50 65 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 29 2 28,50 71 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 10 1 9,75 70 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 10 2 9,50 73 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 28 6 26,50 66 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 150 25 143,78 50 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEADCAEDEDEeCCAD    c    ABBCBEABEDCE D

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DEEEDAe E AA DBEDDaB CDADBaEBbD EaA CAaB

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR OTCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 277,303 253,630 136 152 152 152 289

EA 264,285 240,530 126 143 143 143 267

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 11 3 10,25 34 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 15 3 14,25 36 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 2 5 0,75 5 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 2 0 2,00 15 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 8 -2,00 -15 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 4 13 0,75 2 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 112 33 103,78 36 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEb  dE  DE eC           ABBCB  BE C   

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DE   e  bee  eB          B baea a d bc  

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KADAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 259,703 253,630 157 179 179 179 349

EA 233,705 240,530 184 215 215 215 450

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 4 3 3,25 8 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 2 4 1,00 7 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 7 8 5,00 13 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 104 28 97,03 34 119,00 118,06 86,72

Matematik DA  D d a D          e                  

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri aE    eB b c             cd a  E CAdC C 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 278,043 253,630 134 149 149 149 285

EA 257,335 240,530 141 162 162 162 308

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 8 1 7,75 26 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 12 1 11,75 29 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 3 4 2,00 14 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 2 1 1,75 13 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 6 10 3,50 9 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 111 28 104,03 36 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDA  A      eE           C   BE C    E

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri cadDAD       c a      A   Bae   c b d D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 1 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA ÖZSAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 244,938 253,630 176 206 206 206 404

EA 233,705 240,530 184 215 215 215 450

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 5 7 3,25 11 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 5 7 3,25 8 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 4 7 2,25 16 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 6 -1,50 -12 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 5 18 0,50 1 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 103 42 92,53 32 119,00 118,06 86,72

Matematik cAEc  Aa  Dce C   c        e            

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri D bEeccBEb ce a   a   Db cd aec  e  b d 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 1 50
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE AYD 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 242,737 191,080 15 20 20 20 55

SAY 235,578 253,630 186 218 218 218 441

EA 235,908 240,530 178 208 208 208 433

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 2 0 2,00 33 0,51 0,58 1,41

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,25 0,28 0,86

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 0,61 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 0,36 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 2 3,50 9 1,73 1,88 4,41

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 0,17 0,27 0,55

Coğrafya-2 11 2 5 0,75 7 0,16 0,22 0,69

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,09 0,10 0,38

Felsefe Grubu 6 0 3 -0,75 -13 0,06 0,07 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,10 0,13 0,66

Felsefe (Seçmeli) 6 2 2 1,50 25 0,01 0,01 0,04

Sosyal-2 46 13 13 9,75 21 0,57 0,80 2,50

Toplam: 286 110 32 102,03 36 119,00 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 BB                       C      bB     b

Cevap Anahtarı B BBCADDBBDAECEABDCABDAEDCACDABEDEEBEECDAD

Sosyal-2 dA   Dc   Cab CD  ed e   BBda  e e CA AAd Dc C

Cevap Anahtarı B EABECDDBAECEACCDCBBABCADBBBCBAEDCCECABAAEBDDEC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 1 0
Tanım ve Önerme 1 0 1 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 1 0 100
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 1 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 301,743 253,630 103 115 115 115 215

EA 252,470 240,530 151 173 173 173 334

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 11 4 10,00 25 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 6 6 4,50 32 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 4 8 2,00 15 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 18 19 13,25 33 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 122 40 112,03 39 119,00 118,06 86,72

Matematik  b DA  A e Ae DE              AB  C BD b

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri dDEDA edeAAe cdDeaBed eDceBBDEcCAeCACaeb

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU TURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 362,693 253,630 36 45 45 45 76

EA 290,000 240,530 65 73 73 73 133

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 15 2 14,50 48 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 24 2 23,50 59 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 8 1 7,75 55 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 7 3 6,25 48 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 23 6 21,50 54 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 140 25 133,78 47 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDA CA CbAD DE D         CAcABEDCEB BE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDEDAe   AA D  aDD  CDADcaBBDEdCA  AC eE

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 341,053 253,630 52 61 61 61 116

EA 295,560 240,530 51 59 59 59 109

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 20 2 19,50 65 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 26 2 25,50 64 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 4 4 3,00 21 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 7 3 6,25 48 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 15 13 11,75 29 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 134 32 126,03 44 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAdCAbCCADEDEE DB      BC B BEDC B B 

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EaEDA  ce    a  ecB CDcDBBBaeEd AdbeC D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 288,958 253,630 121 135 135 135 250

EA 264,285 240,530 126 143 143 143 267

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 10 3 9,25 31 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 15 3 14,25 36 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 2 2 1,50 11 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 4 1 3,75 29 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 6 5 4,75 12 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 114 25 107,78 38 119,00 118,06 86,72

Matematik EADaAc A  CAc DE             B B DC   BE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri E dD      c     D    DA c B        cd   

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 316,473 253,630 85 96 96 96 175

EA 286,525 240,530 73 83 83 83 151

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 17 2 16,50 55 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 23 3 22,25 56 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 3 4 2,00 14 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 6 5 4,75 37 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 10 14 6,50 16 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 126 34 117,53 41 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAECA  CADEDE D        adABbBEDC   BE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri  aED   Ee b e dceaBCCDcD  BBe  ee   d b 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADELAL KOYUNCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 187,140 191,080 185 221 221 221 461

SAY 347,135 253,630 45 54 54 54 106

EA 286,245 240,530 74 85 85 85 153

Katılımlar: 187 224 224 224 814

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 19 1 18,75 63 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 28 1 27,75 69 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 7 4 6,00 46 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 21 13 17,75 44 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 129 30 121,50 42 119,00 118,06 86,72

Matematik DA ADCAED DE CCbD EDB     AB CBEABEDC BD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DEEEDAD EeAdeeBbDDD  CeAeBaEaDD  eAeeAd 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 327,258 253,630 69 79 79 79 149

EA 280,270 240,530 88 101 101 101 180

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 21 3 20,25 68 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 1 5 -0,25 -3 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 22 8 20,00 50 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 4 8 2,00 14 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 5 3 4,25 33 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 15 12 12,00 30 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 130 37 120,78 42 119,00 118,06 86,72

Matematik EeDDAECACCCADcDEEDD E    E CAebda a B d 

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EadDb BEede bcdDDcB     aBBB EE AeC   D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 327,313 253,630 68 78 78 78 148

EA 264,980 240,530 124 140 140 140 261

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 13 5 11,75 39 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 16 6 14,50 36 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 6 4 5,00 36 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 7 1 6,75 52 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 20 9 17,75 44 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 129 32 121,03 42 119,00 118,06 86,72

Matematik EAeDA eA  C aED E D   B aEcC   dE C B   

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDbDb BE  be E D eB CDA B BBe EeddCAC DE

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 361,008 253,630 37 46 46 46 79

EA 315,715 240,530 19 22 22 22 49

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 26 3 25,25 84 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 34 5 32,75 82 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 4 8 2,00 14 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 4 2 3,50 27 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 14 11 11,25 28 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 141 33 132,78 46 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAbbACCCADEDEEDDBE BACEBCAcABEDCaBDBb

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EaEaAecdb be EdDD a C     B eEE AAC  B  

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ADIGÜZEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 392,843 253,630 15 17 17 17 27

EA 312,935 240,530 22 25 25 25 54

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 24 4 23,00 77 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 33 5 31,75 79 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 9 1 8,75 67 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 25 6 23,50 59 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 151 28 144,03 50 119,00 118,06 86,72

Matematik cADDAEbACCCADEaEEDDBd BAC BCABABEDCEBeBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri cDbDbD E  ADDcdDDDBCCDA   BBbEE AACAC D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 1 50
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 312,223 253,630 87 98 98 98 181

EA 262,895 240,530 132 149 149 149 277

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 11 3 10,25 34 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 15 5 13,75 34 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 6 4 5,00 36 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 6 2 5,50 42 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 16 10 13,50 34 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 124 32 116,03 41 119,00 118,06 86,72

Matematik EAeDAE e  C D DE D    c    C  bBEcC    E

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri Ea DAD E Ac ed D b  CDA BaBB ca Aeb C D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 358,713 253,630 39 48 48 48 82

EA 295,560 240,530 51 59 59 59 109

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 18 1 17,75 59 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 26 2 25,50 64 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 8 1 7,75 55 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 9 3 8,25 63 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 20 6 18,50 46 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 139 25 132,78 46 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEADCAdDEDE CCAD         AB CBEABb CEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DE EDAD   Ab DBdDDaB CDADBe Bce E A     

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 343,458 253,630 47 56 56 56 110

EA 295,560 240,530 51 59 59 59 109

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 17 2 16,50 55 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 26 2 25,50 64 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 7 6 5,50 39 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 6 1 5,75 44 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 16 12 13,00 33 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 135 31 127,28 45 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEADCAEDEDE  CAb         ABaCBEABEDC BD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri aEcEDAD EecbeDBEcD    DAD  Eaae   AAbd  

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 358,953 253,630 38 47 47 47 80

EA 299,035 240,530 47 55 55 55 100

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 19 1 18,75 63 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 27 1 26,75 67 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 9 2 8,50 61 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 7 2 6,50 50 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 19 6 17,50 44 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 139 24 133,03 47 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDA  Ad CADEDE DD E     BCABABEDC BDB 

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDEDAD   cAeDE bDcBCCDA   BBe E  d  C   

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 262,033 253,630 152 174 174 174 341

EA 242,045 240,530 169 196 196 196 403

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 7 3 6,25 16 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 4 4 3,00 21 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 1 0 1,00 8 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 5 6 3,50 9 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 105 26 98,53 34 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEAD  dD         d  e             D    

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri  b  DA BEe b e           B aa           

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 419,693 253,630 4 5 5 5 7

EA 316,410 240,530 17 20 20 20 47

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 23 0 23,00 77 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 33 0 33,00 83 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 10 2 9,50 68 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 10 3 9,25 71 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 33 5 31,75 79 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 159 22 153,53 54 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEADCAEDEDECCCADEE       ABBCBEABEDCEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DEcEDAD d AADDBEDeeBCCDADBeEBDDEECAACACB

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖPRÜLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 357,268 253,630 40 49 49 49 83

EA 308,070 240,530 28 31 31 31 65

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 22 4 21,00 70 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 31 4 30,00 75 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 4 7 2,25 16 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 7 2 6,50 50 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 16 13 12,75 32 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 140 34 131,53 46 119,00 118,06 86,72

Matematik DA Ac bbDEDECCCADEEDBcACEC B CBEABEDCEB 

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri add adD d bADDB D aB CDA BaEBaDE eAd c  

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK CAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 279,533 253,630 132 147 147 147 279

EA 261,505 240,530 134 151 151 151 284

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 9 2 8,50 28 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 14 3 13,25 33 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 6 6 4,50 32 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 1 6 -0,50 -4 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 8 -1,00 -8 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 8 20 3,00 8 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 115 40 105,03 37 119,00 118,06 86,72

Matematik DAE  CAEa DE  Cb               b BE CE D

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DccEaAD EC beeeb  a  eDe  cEaeecd cd  d 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 283,188 253,630 127 142 142 142 265

EA 254,555 240,530 147 168 168 168 323

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 9 8 7,00 23 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 5 5 3,75 38 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 14 13 10,75 27 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 2 10 -0,50 -4 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 6 3 5,25 40 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 11 21 5,75 14 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 118 51 105,28 37 119,00 118,06 86,72

Matematik  c DAEaA  CAaEec D    d    bAedcbDCcBDcE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri dadDb  EedbcecEbeDd CDA   BBeEE cdbeddb 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 2 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 399,413 253,630 13 15 15 15 23

EA 311,545 240,530 24 27 27 27 59

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 23 2 22,50 75 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 32 3 31,25 78 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 11 2 10,50 75 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 10 3 9,25 71 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 29 8 27,00 68 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 154 28 147,03 51 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAECACCCADcDEEDDBE     BCAcABEDCEBDBb

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDdDAD EeAADDEaDDDBCCDADcaBBeEECAdCAd  E

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN ALICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 223,802 191,080 23 31 31 31 101

SAY 253,498 253,630 164 187 187 187 366

EA 240,655 240,530 170 197 197 197 409

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 0,17 0,27 0,55

Coğrafya-2 11 4 0 4,00 36 0,16 0,22 0,69

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,09 0,10 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,07 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,10 0,13 0,66

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,04

Sosyal-2 46 7 1 6,75 15 0,57 0,80 2,50

Matematik-2 30 5 1 4,75 16 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 6 1 5,75 14 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 1 0 1,00 7 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 107 20 102,03 36 119,00 118,06 86,72

Sosyal-2       Cc   C   CD   A    CB                   

Cevap Anahtarı A ECDEABCDBAECEACCDCBBABBADCBBEBACDCCEAAABDECEBD

Matematik DA  c   D D               A   B         

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri     D                                 d 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0

20

40

60

80

TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,200 191,080 29 40 40 40 131

SAY 383,715 253,630 20 22 22 22 36

EA 311,805 240,530 23 26 26 26 58

Katılımlar: 187 224 224 224 814

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78

TYT Fen 20 16 2 15,50 78

Matematik-2 30 19 2 18,50 62 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 28 3 27,25 68 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 11 1 10,75 77 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 7 2 6,50 50 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 23 5 21,75 54 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 152 19 147,25 51 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEbDCAEDEDEeCCAD         ABBCBEABEDCbBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DEEEDAD Ee ADDB DaeB CDA B E DD   AeC a 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 260,718 253,630 156 178 178 178 346

EA 245,520 240,530 161 187 187 187 379

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 6 1 5,75 19 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 8 2 7,50 19 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 3 3 2,25 16 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 1 3 0,25 2 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 4 9 1,75 4 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 105 28 98,03 34 119,00 118,06 86,72

Matematik E eDA  A           B      B    eE C     

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri  aEDA c e      e b      c B      db d   

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 275,893 253,630 138 154 154 154 293

EA 251,775 240,530 152 174 174 174 340

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 8 1 7,75 26 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 10 1 9,75 24 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 4 5 2,75 20 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 2 3 1,25 10 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 7 9 4,75 12 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 110 27 103,28 36 119,00 118,06 86,72

Matematik  AcDA     CA  DE           C   B  C     

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri  DdDAD d dbc     a   cAe  B       d   D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN AHMET KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 291,954 191,080 3 4 4 4 11

SAY 250,773 253,630 167 191 191 191 377

EA 279,700 240,530 90 103 103 103 182

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,51 0,58 1,41

Edebiyat 18 1 1 0,75 4 0,25 0,28 0,86

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 0,61 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,36 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 4 15,00 38 1,73 1,88 4,41

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 0,17 0,27 0,55

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 0,16 0,22 0,69

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,09 0,10 0,38

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,06 0,07 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,10 0,13 0,66

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,04

Sosyal-2 46 16 7 14,25 31 0,57 0,80 2,50

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 3 1 2,75 7 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 1 2 0,50 4 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 3 2 2,50 6 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 131 31 123,28 43 119,00 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 BBDCAD   B             cCbEBb  E EDb ECE

Cevap Anahtarı A BBDCADDCABDBBDAECEABDCAECAEBDABEDEDDAECE

Sosyal-2   a   C   aCc  dD B AeB DCBecB CD C AAA       

Cevap Anahtarı A ECDEABCDBAECEACCDCBBABBADCBBEBACDCCEAAABDECEBD

Matematik DAE    b                                

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri a    b   C                    D   A     

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 1 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 1 0 100
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KARAKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 281,583 253,630 131 146 146 146 271

EA 258,725 240,530 139 159 159 159 300

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 11 1 10,75 36 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 13 3 12,25 31 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 3 3 2,25 16 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 3 4 2,00 15 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 7 11 4,25 11 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 113 31 105,28 37 119,00 118,06 86,72

Matematik dADDA  A  CAD DE    E          dE e   B 

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri c ED    b d D d  ac C   BdB eb  A b d   

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 321,253 253,630 76 87 87 87 164

EA 277,490 240,530 94 107 107 107 191

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 14 3 13,25 44 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 20 4 19,00 48 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 3 5 1,75 13 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 6 1 5,75 44 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 13 8 11,00 28 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 126 29 118,78 42 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEADdAE dDE  CAD    c    A  CBEA E Cd D

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri adE DbD   db  B c  B CDAD   B D  eA Cd  

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 261,623 253,630 153 175 175 175 342

EA 243,435 240,530 167 194 194 194 397

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 6 1 5,75 19 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 7 1 6,75 17 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 2 4 1,00 7 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 1 1 0,75 6 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 5 10 2,50 6 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 105 28 98,03 34 119,00 118,06 86,72

Matematik E DDAE         c  D             E       

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri   EDbe    c  d        b B  B  E c e bdb 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AVVURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 275,478 253,630 140 156 156 156 296

EA 255,945 240,530 143 164 164 164 315

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 11 0 11,00 37 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 1 3 0,25 3 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 12 3 11,25 28 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 0 8 -2,00 -14 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 1 3 0,25 2 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 6 15 2,25 6 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 111 35 102,28 36 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDA CA  C         E B  E    bBb  a    

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri c deb  de b c  D        ccdaec CA bAC D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 324,043 253,630 73 84 84 84 156

EA 276,795 240,530 96 109 109 109 195

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 14 3 13,25 44 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 20 5 18,75 47 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 4 4,00 29 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 5 3 4,25 33 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 15 10 12,50 31 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 128 32 120,03 42 119,00 118,06 86,72

Matematik E DDc  Ae CADEDE    c     BCABbBEcC  DBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri  adD e d AA DE DaeBCdDA    BeEEaA C   b 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN COŞANDAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 293,067 191,080 2 3 3 3 10

SAY 246,153 253,630 174 202 202 202 399

EA 299,605 240,530 46 54 54 54 98

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,51 0,58 1,41

Edebiyat 18 8 4 7,00 39 0,25 0,28 0,86

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,61 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,36 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 10 20,50 51 1,73 1,88 4,41

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 0,17 0,27 0,55

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 0,16 0,22 0,69

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,09 0,10 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,07 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,10 0,13 0,66

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,04

Sosyal-2 46 11 6 9,50 21 0,57 0,80 2,50

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 4 1 3,75 9 17,51 16,62 12,09

Toplam: 286 131 34 122,53 43 119,00 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 BBDCAaDCABc dD  CEc   AcCAEBecaEc DDAEdE

Cevap Anahtarı A BBDCADDCABDBBDAECEABDCAECAEBDABEDEDDAECE

Sosyal-2 EaDE a  de CEA CDdBBAa                        

Cevap Anahtarı A ECDEABCDBAECEACCDCBBABBADCBBEBACDCCEAAABDECEBD

Matematik DA  DC               c                  

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 0 50
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 1 0
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 275,093 253,630 142 158 158 158 300

EA 249,690 240,530 155 179 179 179 352

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 8 3 7,25 24 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 10 4 9,00 23 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 3 4,25 30 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 3 5 1,75 13 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 6 -0,50 -4 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 9 14 5,50 14 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 112 35 103,28 36 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEd CA a eE  CA                A b C   

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DEc DAc E d   c   a  CeAcBab ee c Ada   

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 1 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 309,838 253,630 91 102 102 102 191

EA 287,915 240,530 71 81 81 81 145

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 13 1 12,75 43 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 23 1 22,75 57 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 1 1 0,75 5 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 2 1 1,75 13 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 4 2 3,50 9 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 120 20 115,03 40 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEcDCA   DE  CA          AB CBEABEDCEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri  b   A        d       DA    B           

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAT BÜYÜKDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 266,738 253,630 147 166 166 166 320

EA 237,180 240,530 176 205 205 205 429

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 7 10 4,50 15 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 1 4 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 8 14 4,50 11 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 2 10 -0,50 -4 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 3 1 2,75 21 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 10 16 6,00 15 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 111 47 99,28 35 119,00 118,06 86,72

Matematik DAadDbcEbd d dCA           caCc  eb Cd  

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri abcdDbb bC bceB   c   DA   EaeD E ceCc B

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 265,254 191,080 7 9 9 9 26

SAY 320,543 253,630 79 90 90 90 168

EA 351,133 240,530 3 3 3 3 8

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,51 0,58 1,41

Edebiyat 18 3 9 0,75 4 0,25 0,28 0,86

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 0,61 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,36 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 15 14,25 36 1,73 1,88 4,41

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,17 0,27 0,55

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,16 0,22 0,69

Felsefe 6 3 0 3,00 50 0,09 0,10 0,38

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,06 0,07 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,10 0,13 0,66

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,04

Sosyal-2 46 6 0 6,00 13 0,57 0,80 2,50

Matematik-2 30 22 3 21,25 71 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 30 3 29,25 73 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 1 0 1,00 7 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 148 35 139,28 49 119,00 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 BBDCAaaCbBeca  d bce   Ea EBeeBEDEDDdcCE

Cevap Anahtarı A BBDCADDCABDBBDAECEABDCAECAEBDABEDEDDAECE

Sosyal-2                          CBBE  CD             

Cevap Anahtarı A ECDEABCDBAECEACCDCBBABBADCBBEBACDCCEAAABDECEBD

Matematik DAEAcCAEDcDE bCADEEDBBA    BBCBEAB  CEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri     D                                   

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAVUT HALİLOĞULLARI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 279,879 191,080 5 6 6 6 18

SAY 246,858 253,630 173 199 199 199 393

EA 293,953 240,530 56 64 64 64 119

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,51 0,58 1,41

Edebiyat 18 3 7 1,25 7 0,25 0,28 0,86

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 0,61 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,36 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 11 18,25 46 1,73 1,88 4,41

Tarih-2 11 7 0 7,00 64 0,17 0,27 0,55

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,16 0,22 0,69

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,09 0,10 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,07 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,10 0,13 0,66

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,04

Sosyal-2 46 7 0 7,00 15 0,57 0,80 2,50

Matematik-2 30 4 0 4,00 13 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 4 0 4,00 10 17,51 16,62 12,09

Toplam: 286 125 28 118,03 41 119,00 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 BaCADD  eb  bbeD  Ba E dACDdBEDEEBEcCDdD

Cevap Anahtarı B BBCADDBBDAECEABDCABDAEDCACDABEDEEBEECDAD

Sosyal-2  ABEC D AE                                    

Cevap Anahtarı B EABECDDBAECEACCDCBBABCADBBBCBAEDCCECABAAEBDDEC

Matematik  A DA       D                           

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE İNANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 327,538 253,630 67 77 77 77 147

EA 278,185 240,530 91 104 104 104 188

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 14 6 12,50 42 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 21 7 19,25 48 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 9 2,75 20 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 7 5 5,75 44 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 18 20 13,00 33 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 132 44 121,03 42 119,00 118,06 86,72

Matematik DAdAD A ccDE bCAD a  e    ABBCBEA EDC dD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri adEcabDBdebAeDBdDDaa CDAaBdEBDDdEaAebbe 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMET TEKGEZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 337,033 253,630 59 68 68 68 127

EA 292,085 240,530 59 67 67 67 124

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 18 5 16,75 56 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 26 7 24,25 61 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 3 4,25 30 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 5 2 4,50 35 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 14 9 11,75 29 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 133 33 124,78 44 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEbebAbDEDECCCADE   c    ABBCebABEDCEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DEc  AD Ee b  B DebB  DA    Bbe d AAC d 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ CARTI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 342,588 253,630 49 58 58 58 112

EA 290,000 240,530 65 73 73 73 133

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 16 1 15,75 53 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 24 2 23,50 59 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 6 4 5,00 38 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 18 12 15,00 38 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 135 31 127,28 45 119,00 118,06 86,72

Matematik  A DA CAeCCADEDE D         CABABEDCbBD E

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EadDADBECbA DcdD eBdCDA  aBa bd   CeC D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 263,618 253,630 150 170 170 170 330

EA 246,215 240,530 159 185 185 185 373

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 9 6 7,50 25 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 1 3 0,25 3 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 10 9 7,75 19 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 3 10 0,50 4 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 4 4 3,00 23 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 9 -1,25 -10 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 8 23 2,25 6 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 111 49 98,78 35 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDA eA  C D bd      c   dC e Bc b    a

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EadDeDcbe eeecdD a  dDA  BeBe cecdb dee 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 2 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN CİRİTCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 249,988 253,630 169 195 195 195 383

EA 238,570 240,530 174 202 202 202 422

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 5 0 5,00 17 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 5 0 5,00 13 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 1 4 0,00 0 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 99 21 93,78 33 119,00 118,06 86,72

Matematik DAE D   D                               

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri ab                         b  b   A     

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 335,888 253,630 60 69 69 69 128

EA 290,000 240,530 65 73 73 73 133

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 16 1 15,75 53 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 24 2 23,50 59 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 6 3 5,25 38 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 5 3 4,25 33 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 14 7 12,25 31 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 131 26 124,53 44 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEADbA DEDE CCAD         A  C EAdEDCEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DEEEDbe   dA  B cDaB   AD e B DE     d  

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 281,847 191,080 4 5 5 5 15

SAY 241,923 253,630 181 211 211 211 418

EA 285,998 240,530 75 86 86 86 154

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,51 0,58 1,41

Edebiyat 18 7 5 5,75 32 0,25 0,28 0,86

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 0,61 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,36 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 17,50 44 1,73 1,88 4,41

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 0,17 0,27 0,55

Coğrafya-2 11 5 0 5,00 45 0,16 0,22 0,69

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,09 0,10 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,07 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,10 0,13 0,66

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,04

Sosyal-2 46 9 1 8,75 19 0,57 0,80 2,50

Matematik-2 30 4 7 2,25 8 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 4 7 2,25 6 17,51 16,62 12,09

Toplam: 286 126 35 117,28 41 119,00 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 aBDCADDCABDB  bcd Aa   cCbEBed E  DD cCE

Cevap Anahtarı A BBDCADDCABDBBDAECEABDCAECAEBDABEDEDDAECE

Sosyal-2   DEeB D   C A  D BB                          

Cevap Anahtarı A ECDEABCDBAECEACCDCBBABBADCBBEBACDCCEAAABDECEBD

Matematik abE D dd   ae CA           a            

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 2 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ESKİBALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 285,328 253,630 124 139 139 139 257

EA 242,740 240,530 168 195 195 195 400

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 7 2 6,50 16 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 3 6 1,50 11 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 2 3 1,25 10 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 8 1 7,75 60 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 13 10 10,50 26 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 113 29 105,78 37 119,00 118,06 86,72

Matematik E DDA  A  C  c    D   c                 

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EadaAee  dA    b      A ecBBDEE AAC C e 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ELBEYOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 284,393 253,630 126 141 141 141 260

EA 264,980 240,530 124 140 140 140 261

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 11 1 10,75 36 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 15 2 14,50 36 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 1 4 0,00 0 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 4 1 3,75 29 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 8 -1,00 -8 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 6 13 2,75 7 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 114 32 106,03 37 119,00 118,06 86,72

Matematik  ADDAECA  C a DE            A  B  C  DBb

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri c Eeb     b      c  CDA   Baecc Ac ba b 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 261,142 191,080 10 12 12 12 31

SAY 303,258 253,630 101 113 113 113 211

EA 352,413 240,530 2 2 2 2 7

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,51 0,58 1,41

Edebiyat 18 3 1 2,75 15 0,25 0,28 0,86

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 0,61 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,36 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 3 19,25 48 1,73 1,88 4,41

Matematik-2 30 17 4 16,00 53 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 25 4 24,00 60 17,51 16,62 12,09

Toplam: 286 138 24 132,03 46 119,00 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 BBDCAD C  D B          aaAEBD  EDEDD EdE

Cevap Anahtarı A BBDCADDCABDBBDAECEABDCAECAEBDABEDEDDAECE

Matematik DA cDbAED Dc  CADEE Bc    ABBCBEABEDC  D

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 1 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 295,183 253,630 111 124 124 124 234

EA 269,150 240,530 113 127 127 127 231

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 13 4 12,00 40 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 17 4 16,00 40 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 4 6 2,50 18 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 2 2 1,50 12 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 8 11 5,25 13 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 118 32 110,03 38 119,00 118,06 86,72

Matematik DA d CAEeEDEeC  D  D    c AB    AB  C B 

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri Ddc DbDB  dbe B        A cdbBeD    e    

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 339,758 253,630 55 64 64 64 120

EA 283,050 240,530 83 95 95 95 167

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 15 6 13,50 45 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 23 8 21,00 53 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 6 1 5,75 44 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 18 8 16,00 40 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 134 33 125,78 44 119,00 118,06 86,72

Matematik EbDDAE AdCCADcDE D    e   eCAcABEaCbBDBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EaEDeD   AbDDd D c  CDAD  BaDaE A b   DE

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EKİCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 268,733 253,630 146 164 164 164 314

EA 246,910 240,530 158 184 184 184 371

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 7 3 6,25 21 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 9 4 8,00 20 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 0 8 -2,00 -14 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 5 2 4,50 35 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 7 15 3,25 8 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 109 36 100,03 35 119,00 118,06 86,72

Matematik E DDA     CAac E      c        Bb C     

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri   dbde ded   bbD  B bDA   Bac E  eC d b 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ÖKSÜZOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,998 191,080 27 37 37 37 120

SAY 446,270 253,630 3 3 3 3 4

EA 337,268 240,530 7 7 7 7 17

Katılımlar: 187 224 224 224 814

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 25 0 25,00 83 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 35 0 35,00 88 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 12 1 11,75 84 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 11 2 10,50 81 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 35 4 34,00 85 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 175 19 170,25 60 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAECACCCADEDEEDDBE     BCABABEDCEBDBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDdDAD ECAADDEdDDDBCCDADBcBBDEECAACACdDE

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA TOPKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,608 191,080 32 44 44 44 137

SAY 387,323 253,630 19 21 21 21 33

EA 309,108 240,530 25 28 28 28 61

Katılımlar: 187 224 224 224 814

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 3 35,25 88

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 18 2 17,50 58 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 27 2 26,50 66 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 11 2 10,50 81 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 26 11 23,25 58 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 153 22 147,50 52 119,00 118,06 86,72

Matematik DAE DbAEDEDE CCADEd       AB CBEABEDC BD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri aEEcDAD EeAA aBEDDaBCCDADBaEBDDdEacdCbC 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 298,263 253,630 107 120 120 120 228

EA 274,710 240,530 100 113 113 113 204

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 13 4 12,00 40 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 19 4 18,00 45 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 4 5 2,75 20 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 3 4 2,00 15 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 8 14 4,50 11 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 120 35 111,28 39 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEAceA aEDE  CAD    c      BC EABEDC   

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri Ddb aAc E Ae  d D e  CDd  c aeD   e b d 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 313,173 253,630 86 97 97 97 179

EA 283,745 240,530 78 90 90 90 160

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 20 3 19,25 64 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 22 3 21,25 53 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 8 1 7,75 55 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 8 3 7,25 18 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 123 23 117,28 41 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAECcCCaADEDEEDDBEbB           CE    

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDEDADB   e  E             a    c       

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KAAN ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 363,683 253,630 34 43 43 43 74

EA 292,780 240,530 58 66 66 66 122

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 18 5 16,75 56 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 26 6 24,50 61 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 9 4 8,00 62 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 25 14 21,50 54 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 144 37 134,78 47 119,00 118,06 86,72

Matematik DAdADCAbDcDECCCADEd       ABeCBEbBEDCE D

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri aEEEDAeBECAADcBdDeDBCCaADBecBeDaEeAeCdd 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,200 191,080 183 219 219 219 415

SAY 355,968 253,630 41 50 50 50 84

EA 286,595 240,530 72 82 82 82 149

Katılımlar: 187 224 224 224 814

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 30 17 2 16,50 55 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 26 3 25,25 63 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 10 1 9,75 75 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 22 6 20,50 51 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 135 29 127,75 45 119,00 118,06 86,72

Matematik dADDAECA  CADEDE D  d      CABABEDCbBDBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDbDAD EbAc Dc DDeB CDADBBBBD   Ad    D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KASİMİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 373,068 253,630 25 30 30 30 53

EA 306,680 240,530 29 32 32 32 67

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 21 2 20,50 68 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 30 2 29,50 74 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 6 2 5,50 42 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 21 8 19,00 48 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 144 27 137,28 48 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAECACCCADEDE D  E c   cCABABE CEBDBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDdDAD  e AeeE D aBCCDd   BBeEE AACdC D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 305,493 253,630 99 110 110 110 205

EA 280,270 240,530 88 101 101 101 180

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 18 6 16,50 55 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 22 8 20,00 50 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 9 2,75 20 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 4 9 1,75 13 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 12 28 5,00 13 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 127 53 113,78 40 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAEaACeCADEDEbDDBEa  d    cbBE C  aB 

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EabDAeBdbeceDddaDadCdDeccaBaeEEdccbdCcec

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 353,273 253,630 42 51 51 51 89

EA 290,695 240,530 63 71 71 71 129

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 16 1 15,75 53 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 24 1 23,75 59 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 8 3 7,25 52 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 9 2 8,50 65 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 20 7 18,25 46 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 137 25 130,78 46 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAdCA  CAD DE D         CABABEDC  DBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDEDAD   AAbec DeeBCCDADB BBD   d   d D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 260,943 253,630 154 176 176 176 344

EA 244,825 240,530 163 189 189 189 385

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 8 3 7,25 24 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 8 3 7,25 18 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 2 0 2,00 14 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 1 3 0,25 2 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 3 4 2,00 5 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 104 24 98,03 34 119,00 118,06 86,72

Matematik  ADDA bA    D eE          a  B          

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri   ED                 Db  dca            

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 1 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 325,718 253,630 72 82 82 82 154

EA 277,490 240,530 94 107 107 107 191

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 12 3 11,25 38 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 20 4 19,00 48 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 7 3 6,25 45 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 5 4 4,00 31 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 16 11 13,25 33 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 129 32 121,03 42 119,00 118,06 86,72

Matematik DA  ebe  EDE  CAD         ABBCBEbBE CEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri  EcEbAD E AAe e Dee  CaAD B BaDEE ecb   

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 260,913 253,630 155 177 177 177 345

EA 235,790 240,530 179 209 209 209 435

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 5 7 3,25 11 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 6 8 4,00 10 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 3 5 1,75 13 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 3 3 2,25 17 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 8 12 5,00 13 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 107 37 97,78 34 119,00 118,06 86,72

Matematik c aDAa Ab C   aE      c   d   b     B   

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDcadeB b     Eb     D  cBaa    A Cdd b 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 1 50
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE AKSU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 368,383 253,630 29 36 36 36 64

EA 297,645 240,530 48 56 56 56 102

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 18 2 17,50 58 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 27 3 26,25 66 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 9 2 8,50 65 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 24 12 21,00 53 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 144 32 136,03 48 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAbCACCCA EaE D        BCABABEDCcBDBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDEDAeBEe bDeEEcDcBCCDA  BBBaEcdcAbdC DE

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 1 50
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 6161   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,560 191,080 33 45 45 45 139

SAY 459,100 253,630 2 2 2 2 2

EA 343,105 240,530 5 5 5 5 11

Katılımlar: 187 224 224 224 814

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 39 1 38,75 97 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 12 1 11,75 90 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 178 22 172,50 60 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAdCACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDEDADBEedADDEEDDaBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM SÜMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 238,044 191,080 18 24 24 24 64

SAY 244,038 253,630 177 207 207 207 407

EA 270,113 240,530 112 126 126 126 225

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,51 0,58 1,41

Edebiyat 18 2 9 -0,25 -1 0,25 0,28 0,86

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 0,61 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,36 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 17 11,75 29 1,73 1,88 4,41

Matematik-2 30 3 0 3,00 10 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 3 0 3,00 8 17,51 16,62 12,09

Toplam: 286 112 34 103,53 36 119,00 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 BBDCAa edcD  cbEdc   ae CdEBbcBEcbDDdbCE

Cevap Anahtarı A BBDCADDCABDBBDAECEABDCAECAEBDABEDEDDAECE

Matematik DAE                                     

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 2 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 310,328 253,630 89 100 100 100 189

EA 263,590 240,530 129 146 146 146 271

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 10 5 8,75 29 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 16 8 14,00 35 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 4 5 2,75 20 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 7 3 6,25 48 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 15 11 12,25 31 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 124 36 115,03 40 119,00 118,06 86,72

Matematik aAEAbbAED DE  CAb            eaEbBEDC cD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri aEEdDAe   bb   EDe B dDADBcbBDD   A   aa

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 293,938 253,630 116 129 129 129 240

EA 261,505 240,530 134 151 151 151 284

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 11 3 10,25 34 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 14 3 13,25 33 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 7 3,25 23 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 2 2 1,50 12 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 10 10 7,50 19 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 117 30 109,53 38 119,00 118,06 86,72

Matematik EeDDAa A  e DEDE           C B BE C     

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri caEadcBECde  E be       B BaDE        D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTUĞRUL ÇAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 370,763 253,630 28 33 33 33 59

EA 301,120 240,530 40 45 45 45 87

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 21 5 19,75 66 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 29 6 27,50 69 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 9 3 8,25 59 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 6 4 5,00 38 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 23 10 20,50 51 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 145 33 136,78 48 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAdCAaCCADEDEEDaB  c  cBCABABEDCbB BE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri cDdDADBE  AeDEdD e C aADBeBBD EaAebAC DE

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAD KANPAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 242,323 253,630 180 210 210 210 416

EA 235,790 240,530 179 209 209 209 435

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 5 4 4,00 10 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 0 6 -1,50 -11 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 1 3 0,25 2 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 6 -0,50 -4 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 2 15 -1,75 -4 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 100 36 91,03 32 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEAD  ae e          d                  

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri aa  ab   e e  e   aB     c dBe    d b dc

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 317,418 253,630 83 94 94 94 173

EA 290,695 240,530 63 71 71 71 129

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 25 5 23,75 59 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 2 7 0,25 2 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 4 4 3,00 23 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 9 16 5,00 13 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 127 38 117,53 41 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAEbA eCADEDE D    c    CABAdEDCEdDBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri  adDbb E  bec  Da  edDAa  BB ac AeC d b 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP AKGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 257,643 253,630 160 182 182 182 355

EA 244,130 240,530 164 190 190 190 389

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 8 4 7,00 18 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 2 3 1,25 9 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 2 4 1,00 3 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 103 25 96,78 34 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAd      c b       d        B  C   B 

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri c cDA   e                  a            

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 1 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH ŞENGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 247,669 191,080 14 18 18 18 46

SAY 308,073 253,630 94 105 105 105 195

EA 315,510 240,530 20 23 23 23 50

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,51 0,58 1,41

Edebiyat 18 1 1 0,75 4 0,25 0,28 0,86

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 0,61 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,36 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 5 14,75 37 1,73 1,88 4,41

Matematik-2 30 15 5 13,75 46 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 3 4 2,00 20 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 18 9 15,75 39 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 4 4,00 29 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 3 1 2,75 21 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 12 8 10,00 25 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 139 39 129,28 45 119,00 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 BebCAa C           d    C EBD BEDEDD EeE

Cevap Anahtarı A BBDCADDCABDBBDAECEABDCAECAEBDABEDEDDAECE

Matematik DAEAc AE EDEeCCAb   B     AcBadabBd C  D

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri aEc DbDBd  A  B       DA c bB D EeAe    

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR BETÜL POLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 407,668 253,630 10 11 11 11 16

EA 308,765 240,530 26 29 29 29 62

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 21 3 20,25 68 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 31 3 30,25 76 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 9 2 8,50 61 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 11 1 10,75 83 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 11 0 11,00 85 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 31 3 30,25 76 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 155 23 149,28 52 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEADCAEeEDEebCADE DB     ABBCBEABEDCEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DbEEDAD d  ADDBEDDDBCCDAD aEB DEECAACAC 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EBİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 239,347 191,080 16 22 22 22 60

SAY 235,578 253,630 186 218 218 218 441

EA 263,120 240,530 131 148 148 148 276

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 2 3 1,25 21 0,51 0,58 1,41

Edebiyat 18 2 0 2,00 11 0,25 0,28 0,86

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 0,61 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 0,36 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 4 12,00 30 1,73 1,88 4,41

Toplam: 286 106 21 100,78 35 119,00 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 dBCba  B           D    AC A ED EB bC  D

Cevap Anahtarı B BBCADDBBDAECEABDCABDAEDCACDABEDEEBEECDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 300,598 253,630 105 117 117 117 218

EA 272,625 240,530 108 121 121 121 217

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 13 3 12,25 41 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 6 4 5,00 50 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 19 7 17,25 43 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 4 4,00 29 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 8 -1,00 -8 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 10 15 6,25 16 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 122 39 112,28 39 119,00 118,06 86,72

Matematik DAE b eE EDE  CAD    c    AB CBcbaEDCbBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri ac EDAe  bAA  B D ed  DA d bB bcc c edd 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HEJA NAZO ÇAKIL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 263,994 191,080 8 10 10 10 28

SAY 250,383 253,630 168 193 193 193 380

EA 303,253 240,530 35 40 40 40 80

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,51 0,58 1,41

Edebiyat 18 7 6 5,50 31 0,25 0,28 0,86

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 0,61 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,36 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 11 20,25 51 1,73 1,88 4,41

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 6 3 5,25 13 17,51 16,62 12,09

Toplam: 286 122 31 114,28 40 119,00 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 BBDCADDCbBee  dECc Be  EaAbBDA EaEDDAceE

Cevap Anahtarı A BBDCADDCABDBBDAECEABDCAECAEBDABEDEDDAECE

Matematik DAd D    c E  CA  c                     

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKBAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 379,328 253,630 23 27 27 27 42

EA 332,395 240,530 8 8 8 8 24

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 39 1 38,75 97 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 7 3 6,25 45 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 4 6 2,50 19 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 16 14 12,50 31 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 148 32 140,03 49 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEADCAEDcDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri aEEEDAD d  Ac BaabcB C c BccaeDEE A b dB

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ULUDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 275,683 253,630 139 155 155 155 294

EA 260,810 240,530 137 154 154 154 288

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 9 4 8,00 27 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 14 4 13,00 33 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 3 5 1,75 13 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 1 1 0,75 6 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 4 10 1,50 4 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 111 31 103,28 36 119,00 118,06 86,72

Matematik DAdADC ae DEb CA               E BEDC   

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri Dd  DA  de bc B          c  a    ad e   

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLDENİZ KOÇAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 326,583 253,630 71 81 81 81 152

EA 283,745 240,530 78 90 90 90 160

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 18 3 17,25 58 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 22 3 21,25 53 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 8 3,00 21 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 8 3 7,25 56 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 9 0,75 6 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 16 20 11,00 28 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 131 40 121,03 42 119,00 118,06 86,72

Matematik DA Ab A DEDEaCC  EED c CE AB C E  EDC   

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri Ddc beeBEadADcBEaDcB CcA BBbBbeacedeaAC 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ÖZGÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 305,978 253,630 98 109 109 109 203

EA 282,355 240,530 85 97 97 97 170

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 16 0 16,00 53 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 21 1 20,75 52 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 3 6 1,50 11 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 3 3 2,25 17 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 7 11 4,25 11 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 121 29 113,78 40 119,00 118,06 86,72

Matematik DAE DCA  EDECCC D         AB CBEABa   B 

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri adEcDe     beDB   ca  eAD   Bee         

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KESİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 252,793 253,630 165 188 188 188 367

EA 239,960 240,530 172 200 200 200 412

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 6 2 5,50 18 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 6 2 5,50 14 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 1 0 1,00 7 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 100 20 95,03 33 119,00 118,06 86,72

Matematik D* AD A    E  C            a            

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri     D                             c     

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 342,468 253,630 50 59 59 59 113

EA 293,475 240,530 57 65 65 65 120

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 20 0 20,00 67 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 25 1 24,75 62 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 3 7 1,25 9 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 6 2 5,50 42 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 15 10 12,50 31 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 133 28 126,03 44 119,00 118,06 86,72

Matematik DAE D A   DEC CADE DB ACE ABB  aAB  CEB 

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri adaEDb  ded D B D e  CDADc   DD E AAC a 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL YAĞMUR TELLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,264 191,080 22 30 30 30 100

SAY 348,388 253,630 44 53 53 53 102

EA 314,948 240,530 21 24 24 24 51

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,51 0,58 1,41

Edebiyat 18 1 2 0,50 3 0,25 0,28 0,86

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 0,61 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,36 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 3 7,25 18 1,73 1,88 4,41

Matematik-2 30 17 6 15,50 52 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 26 7 24,25 61 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 5 3 4,25 33 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 18 9 15,75 39 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 145 36 136,03 48 119,00 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 BBDCAD e d         B     d B            

Cevap Anahtarı A BBDCADDCABDBBDAECEABDCAECAEBDABEDEDDAECE

Matematik DAaAbCAEDEDEadCADd D      AcBCcEABEDCEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DEdcDAb E  ADeBaDeaB  DA   EaeD E A  AC 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
JİYAN YEŞİLTEPE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,993 191,080 34 46 46 46 153

SAY 388,133 253,630 18 20 20 20 32

EA 308,478 240,530 27 30 30 30 63

Katılımlar: 187 224 224 224 814

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 33 6 31,50 79

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 18 3 17,25 58 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 28 3 27,25 68 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 8 5 6,75 48 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 8 3 7,25 56 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 26 10 23,50 59 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 154 32 146,00 51 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEADCAdb DE dCAD E      CABBCBEABEDCEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DEccDAeBEb AeDBdDDaB CDA BaEBDDEEeAACeC 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 327,033 253,630 70 80 80 80 150

EA 292,085 240,530 59 67 67 67 124

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 17 1 16,75 56 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 25 3 24,25 61 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 4 4,00 29 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 6 4 5,00 38 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 6 -0,50 -4 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 12 14 8,50 21 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 130 34 121,53 42 119,00 118,06 86,72

Matematik cADDAECA  CADEDE D        BC BABEcCEBDBb

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDdDA eEe b    cec  CDADBeBBe   ceb d e 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KBRBM KIRÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 308,063 253,630 95 106 106 106 196

EA 269,150 240,530 113 127 127 127 231

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 11 3 10,25 34 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 17 4 16,00 40 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 6 4 5,00 36 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 0 6 -1,50 -12 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 13 13 9,75 24 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 123 34 114,53 40 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEbDaA DEDE    D    c       C EABE Cb D

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri adEEDAD  b Ae eaaab       cEBaDaE  ACeC 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GENCO 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 255,988 253,630 162 184 184 184 361

EA 237,875 240,530 175 203 203 203 424

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 3 0 3,00 10 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 5 1 4,75 12 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 4 6 2,50 18 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 5 9 2,75 7 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 103 27 96,28 34 119,00 118,06 86,72

Matematik DA      D                      a B  C   

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri a c DAbd e ADe    c         a e   A     

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 340,768 253,630 54 63 63 63 118

EA 301,120 240,530 40 45 45 45 87

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 24 6 22,50 75 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 6 4 5,00 50 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 30 10 27,50 69 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 6 8 4,00 29 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 7 6 5,50 42 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 10 0,50 4 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 16 24 10,00 25 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 139 51 126,28 44 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAceACCCADcDEEDDBECBAbEaCbBABbDCEBecb

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EaEDAeBbececcEbaDDBdCDdDadBcebdeAdCddBed

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 317,143 253,630 84 95 95 95 174

EA 270,540 240,530 111 125 125 125 223

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 12 5 10,75 36 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 18 6 16,50 41 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 8 3,00 21 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 7 1 6,75 52 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 16 15 12,25 31 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 127 38 117,53 41 119,00 118,06 86,72

Matematik DAE cCA DEac  CAD    d    Ac C EABbDC B 

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri aEdcDAe beAbeDB D aB CDAD  EBDb d dAadb 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 2 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖNENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 247,967 191,080 13 17 17 17 45

SAY 249,678 253,630 170 196 196 196 384

EA 285,940 240,530 76 87 87 87 155

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,51 0,58 1,41

Edebiyat 18 5 13 1,75 10 0,25 0,28 0,86

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 0,61 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,36 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 20 15,00 38 1,73 1,88 4,41

Matematik-2 30 5 0 5,00 17 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 5 0 5,00 13 17,51 16,62 12,09

Toplam: 286 118 37 108,78 38 119,00 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 BBDCecDebdadeabbdEeaDaAECdEBaAdEcEDDAEaE

Cevap Anahtarı A BBDCADDCABDBBDAECEABDCAECAEBDABEDEDDAECE

Matematik DAE D A                                 

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 2 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BAHADIR SERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 351,178 253,630 43 52 52 52 96

EA 276,100 240,530 98 111 111 111 198

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 12 9 9,75 33 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 21 10 18,50 46 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 9 4 8,00 57 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 9 2 8,50 65 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 25 10 22,50 56 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 139 37 129,78 45 119,00 118,06 86,72

Matematik dbDDAbCAeaCAD Dc D    c   aCAcABEDCEBDBb

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDEDbD EeAbeDEEDD BCbDAD eBBeEEeAdbAC  E

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 1 50
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 400,043 253,630 12 14 14 14 22

EA 318,495 240,530 14 17 17 17 42

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 27 3 26,25 88 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 35 5 33,75 84 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 8 5 6,75 52 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 28 12 25,00 63 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 156 34 147,53 52 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAbCAeCCADbDEEDDBECBACEBCABABaDCEBDBb

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDEDADBECAbeDEdDDeaCCDADceBBDbcCeeaACBDE

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAİDE SU YAVUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 238,757 191,080 17 23 23 23 62

SAY 256,023 253,630 161 183 183 183 360

EA 282,675 240,530 84 96 96 96 169

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,51 0,58 1,41

Edebiyat 18 4 5 2,75 15 0,25 0,28 0,86

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 0,61 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,36 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 12 12,00 30 1,73 1,88 4,41

Matematik-2 30 8 3 7,25 24 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 8 3 7,25 18 17,51 16,62 12,09

Toplam: 286 116 32 108,03 38 119,00 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 eBCAaDdB c  Eb DC  a b  dCe BEe bBEdC  D

Cevap Anahtarı B BBCADDBBDAECEABDCABDAEDCACDABEDEEBEECDAD

Matematik    DA eA  CA  eE           CAc          

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 1 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDVAN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,314 191,080 20 28 28 28 95

SAY 241,218 253,630 182 212 212 212 420

EA 255,195 240,530 146 167 167 167 321

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,51 0,58 1,41

Edebiyat 18 3 11 0,25 1 0,25 0,28 0,86

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 0,61 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 1 3 0,25 4 0,36 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 21 7,75 19 1,73 1,88 4,41

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 2 0 2,00 5 17,51 16,62 12,09

Toplam: 286 108 38 98,53 34 119,00 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 eBCbaDcBccbda d CAea a ddCDcBEcbEB cbDe 

Cevap Anahtarı B BBCADDBBDAECEABDCABDAEDCACDABEDEEBEECDAD

Matematik E  D                                    

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 2 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KAAN AKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 303,548 253,630 100 112 112 112 209

EA 269,150 240,530 113 127 127 127 231

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 14 5 12,75 43 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 4 3 3,25 33 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 18 8 16,00 40 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 6 4 5,00 36 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 3 2 2,50 19 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 11 10 8,50 21 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 122 35 113,28 40 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEcDCdcDEDE eCA     a    AB Cc bBEDCc  

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri aEE DADc eAc  aa      DA B Ea a   A d d 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 323,823 253,630 74 85 85 85 159

EA 288,610 240,530 69 78 78 78 140

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 19 6 17,50 58 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 25 8 23,00 58 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 5 3,75 27 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 5 4 4,00 31 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 12 14 8,50 21 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 130 39 120,28 42 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDcE A CCADcaEED Bd dA cBCABABEaCb  BE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri cabDAD   dA eEdD cB C  bBdBa E  Aeb d e 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 1 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA METE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 275,468 253,630 141 157 157 157 297

EA 251,775 240,530 152 174 174 174 340

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 9 4 8,00 27 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 11 5 9,75 24 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 3 3 2,25 16 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 1 0 1,00 8 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 7 10 4,50 11 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 111 32 103,03 36 119,00 118,06 86,72

Matematik E DDA eAe CAacDE                    B Bb

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri b EDc B     c            B a bEeA C dded

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RUHİ ÖNDER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 207,865 191,080 35 48 48 48 162

SAY 405,150 253,630 11 12 12 12 17

EA 317,400 240,530 16 19 19 19 46

Katılımlar: 187 224 224 224 814

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 22 3 21,25 71 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 32 3 31,25 78 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 9 3 8,25 59 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 10 1 9,75 75 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 28 6 26,50 66 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 158 27 151,25 53 119,00 118,06 86,72

Matematik DAdeDCcEDEDECCCADEEDB     ABBCBEABEDCEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DEEEDAD E ebDeBEDD B CDADBcEBDDEE AeCAb 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 295,303 253,630 110 123 123 123 233

EA 274,015 240,530 105 118 118 118 210

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 13 3 12,25 41 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 19 5 17,75 44 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 4 2 3,50 27 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 8 19 3,25 8 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 120 41 109,78 38 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEA  AEaEDEb   D    d     BBCBEbBE C Ba

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri adcEDd cde  eeBdDDeB       Eaeb cdceC d 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 308,273 253,630 93 104 104 104 194

EA 269,150 240,530 113 127 127 127 231

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 15 6 13,50 45 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 18 8 16,00 40 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 4 4 3,00 23 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 14 15 10,25 26 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 125 40 115,03 40 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAEbAe CA c EE DB bB   Bb c Ba C   Bc

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDE AeB e ceDEdDDe  CD  c aBebc edb C bE

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN SAB 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 394,588 253,630 14 16 16 16 26

EA 303,205 240,530 36 41 41 41 81

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 20 3 19,25 64 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 29 3 28,25 71 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 10 3 9,25 66 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 11 1 10,75 83 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 30 8 28,00 70 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 152 28 145,03 51 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEADCAbDEDEeCCAD  DBc    AB CBEABE CEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DEEEDbD EeAbDDBEDDDBCCDAD eEBDeEEeAdaACB

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRACE REİS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 298,468 253,630 106 119 119 119 226

EA 269,150 240,530 113 127 127 127 231

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 13 4 12,00 40 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 17 4 16,00 40 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 3 5 1,75 13 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 10 15 6,25 16 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 120 36 111,03 39 119,00 118,06 86,72

Matematik EAeDAECAC   eaDE      c    CAB BE     BE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EadDe  E    eddD cB C A   eaebE Aeada D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED OKUMUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 342,983 253,630 48 57 57 57 111

EA 297,645 240,530 48 56 56 56 102

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 19 6 17,50 58 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 28 7 26,25 66 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 7 3 6,25 45 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 5 2 4,50 35 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 14 7 12,25 31 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 135 31 127,28 45 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAbCACCCADcDEdDD a c   aCABABEDCEBbBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri caEDA   C AeDE Dea  CDA   Ba    A b   D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BÖRKLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 320,773 253,630 78 89 89 89 167

EA 269,150 240,530 113 127 127 127 231

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 14 5 12,75 43 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 4 3 3,25 33 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 18 8 16,00 40 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 6 4 5,00 36 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 7 3 6,25 48 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 17 11 14,25 36 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 128 36 119,03 42 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEeDCAdD DE eCAe    e    A BCcEdBE Cd  

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri aEc DAD E e cDB e  BCdDADBdcBeb  eA CA  

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUZAFFER GÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 328,088 253,630 66 76 76 76 143

EA 271,235 240,530 109 122 122 122 219

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 12 4 11,00 37 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 18 5 16,75 42 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 7 5 5,75 41 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 6 5 4,75 37 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 19 12 16,00 40 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 130 34 121,53 42 119,00 118,06 86,72

Matematik EAbDAEbA  C D DE D    c    aA ABEDC   Bb

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri cDEDAD d dbeDEEDeaa CDAD adBabEC  C C D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 331,408 253,630 63 72 72 72 137

EA 274,015 240,530 105 118 118 118 210

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 13 1 12,75 43 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 18 1 17,75 44 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 6 2 5,50 42 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 18 7 16,25 41 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 129 25 122,78 43 119,00 118,06 86,72

Matematik E DDA  A dCA  DE D         CABAB DC    E

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri cadDAD E dA DE DDaa CDA   BB a  A C C D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKYOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 271,443 253,630 145 161 161 161 307

EA 248,995 240,530 156 180 180 180 357

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 8 1 7,75 26 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 9 1 8,75 22 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 2 2 1,50 11 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 2 1 1,75 13 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 5 4 4,00 10 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 107 22 101,53 36 119,00 118,06 86,72

Matematik DAE D e   DE    D   B               C   

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri  E   Ab    b       B     cB Bc          

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 271,983 253,630 144 160 160 160 305

EA 248,300 240,530 157 182 182 182 362

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 9 2 8,50 21 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 4 2 3,50 25 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 1 1 0,75 6 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 7 9 4,75 12 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 109 28 102,03 36 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEAD Ac      C      e           B  C   

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri aEE DA     b  B        b   daeD  dA d d 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 366,848 253,630 33 41 41 41 69

EA 305,290 240,530 32 36 36 36 73

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 24 0 24,00 80 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 29 0 29,00 73 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 6 3,50 25 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 7 2 6,50 50 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 20 12 17,00 43 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 142 29 134,78 47 119,00 118,06 86,72

Matematik  ADDA  ACCCADEDEEDDBE BAC  CABABE C   B 

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EaEDb B eA eecdDDaBCC A   BBDEE AeCbCdDa

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 301,228 253,630 104 116 116 116 217

EA 267,065 240,530 120 136 136 136 255

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 13 1 12,75 43 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 16 3 15,25 38 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 3 3 2,25 16 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 5 1 4,75 37 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 10 8 8,00 20 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 119 28 112,03 39 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEA CA  cDE  CA          AB CcE Bb C   

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri  E  Dbe   Ab  B D    aDAD  bBe   e dC   

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SARIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 248,688 253,630 171 197 197 197 387

EA 239,960 240,530 172 200 200 200 412

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 8 10 5,50 18 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 8 10 5,50 14 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 3 6 1,50 11 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 6 -1,50 -12 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 3 14 -0,50 -1 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 104 41 93,78 33 119,00 118,06 86,72

Matematik DAE Db  c D   Cd b D cd  dbBce          

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri ec  eb BEC ec    ec        aaa    ce  d 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 1 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 276,228 253,630 137 153 153 153 292

EA 244,130 240,530 164 190 190 190 389

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 8 7 6,25 21 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 9 8 7,00 18 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 4 4 3,00 21 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 4 4 3,00 23 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 11 14 7,50 19 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 113 39 103,28 36 119,00 118,06 86,72

Matematik DAE ceAdD DE  eA  a  c     a      a C   

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri  EE Dc  Eb b eBaD a e DA  dEaeb c c b CB

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 1 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 338,498 253,630 57 66 66 66 123

EA 294,865 240,530 54 62 62 62 115

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 18 1 17,75 59 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 26 3 25,25 63 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 4 5 2,75 20 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 5 3 4,25 33 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 14 12 11,00 28 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 133 32 125,03 44 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEADCAEDEDE  CAD         AcBCBEABacCEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DdEEDb     ceeB  eaB CDA c EBDe d AeC d 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 287,108 253,630 123 137 137 137 253

EA 274,710 240,530 100 113 113 113 204

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 15 3 14,25 48 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 19 4 18,00 45 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 1 0 1,00 8 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 1 3 0,25 1 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 113 24 107,03 37 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEADbAEDcDEC C D         Ac C   BE C Bb

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri      b        B               b    e    

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,848 191,080 182 218 218 218 385

SAY 380,223 253,630 21 24 24 24 39

EA 305,988 240,530 30 34 34 34 70

Katılımlar: 187 224 224 224 814

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,75 67

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 22 1 21,75 73 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 31 2 30,50 76 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 11 2 10,50 81 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 24 8 22,00 55 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 145 27 138,25 48 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEADCAEDEDECeCADEE       ABBCBEABEeCEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DEEcDAD EedAe BaDDDBCCDADBeEB D E A bc  

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 332,913 253,630 62 71 71 71 133

EA 274,015 240,530 105 118 118 118 210

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 14 4 13,00 43 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 19 5 17,75 44 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 7 5 5,75 41 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 7 1 6,75 52 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 19 9 16,75 42 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 131 31 123,28 43 119,00 118,06 86,72

Matematik dADDAEbA  CAD eE D    c    CABAB cC   BE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri cDbDAD deAA bE Dc B CDA B BaD EeA Cb  D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 1 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN EMRE AKGÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,660 191,080 31 43 43 43 136

SAY 407,698 253,630 9 10 10 10 15

EA 320,270 240,530 13 16 16 16 40

Katılımlar: 187 224 224 224 814

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 21 2 20,50 68 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 31 2 30,50 76 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 10 3 9,25 71 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 29 11 26,25 66 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 162 31 154,25 54 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEADCAbDEDE CCADEdD      ABBCBEABEDCEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DdEdDADBEeAeeDBdDDaBCCDADBeEBDDEEdAeCeCB

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 258,123 253,630 158 180 180 180 353

EA 235,095 240,530 182 212 212 212 439

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 4 1 3,75 9 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 3 4,25 30 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 2 5 0,75 6 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 8 13 4,75 12 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 105 31 97,28 34 119,00 118,06 86,72

Matematik    DA  A                   eA           

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri cDEDAc    b  Ecceca C     B ec  A adb   

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP AYANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 289,463 253,630 120 134 134 134 249

EA 267,065 240,530 120 136 136 136 255

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 13 6 11,50 38 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 17 7 15,25 38 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 3 9 0,75 5 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 3 5 1,75 13 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 9 21 3,75 9 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 119 45 107,78 38 119,00 118,06 86,72

Matematik E bDAd ACdC DEDE D  d c   aCA ABbDC     

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri caEDee Ebde ecd ab   eA aBBBeb deeCAd e 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR SESSİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 362,713 253,630 35 44 44 44 75

EA 301,815 240,530 38 43 43 43 83

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 20 1 19,75 66 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 28 1 27,75 69 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 8 2 7,50 54 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 5 2 4,50 35 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 19 6 17,50 44 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 140 24 134,03 47 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEADCAEDEDE  CADEE Bc    A  CBEABEDC  D

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DdEEDAD E  Ab   DDca CDA   EBcDE CA   a 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR TÜRKÖLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 282,673 253,630 129 144 144 144 268

EA 258,725 240,530 139 159 159 159 300

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 9 3 8,25 28 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 13 3 12,25 31 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 4 8 2,00 14 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 3 8 1,00 8 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 10 22 4,50 11 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 116 42 105,53 37 119,00 118,06 86,72

Matematik DA  cCA D DE  CbD a            E BED    

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri adccDAD E dbeecdc cB dceDBcba eb  AAb Ca

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM GÜNBEYİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 237,973 253,630 185 217 217 217 432

EA 227,450 240,530 187 221 221 221 483

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 2 4 1,00 3 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 2 5 0,75 5 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 2 8 0,00 0 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 97 29 89,78 31 119,00 118,06 86,72

Matematik E  Db               c a         b       

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri c c Ae  ebA               c         d e 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REBER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 264,483 253,630 149 169 169 169 329

EA 253,165 240,530 148 170 170 170 329

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 10 3 9,25 31 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 11 3 10,25 26 17,51 16,62 12,09

Toplam: 286 104 20 99,03 35 119,00 118,06 86,72

Matematik   cDA  A CCAacDE D           B    C     

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN TURHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 287,233 253,630 122 136 136 136 252

EA 261,505 240,530 134 151 151 151 284

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 13 5 11,75 39 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 15 7 13,25 33 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 9 2,75 20 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 3 5 1,75 13 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 9 0,75 6 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 11 23 5,25 13 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 119 47 107,28 38 119,00 118,06 86,72

Matematik  ADDA CAe CA EDE  DBc c b    c Ba C    b

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EadDbeeEadbeDEd   d CDd cdBBabdCAeacd ba

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ KAÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,988 191,080 184 220 220 220 418

SAY 367,405 253,630 30 38 38 38 66

EA 300,273 240,530 44 51 51 51 94

Katılımlar: 187 224 224 224 814

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 22 2 21,50 72 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 31 3 30,25 76 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 8 5 6,75 48 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 8 4 7,00 54 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 23 14 19,50 49 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 140 34 131,50 46 119,00 118,06 86,72

Matematik cADDAECA CCADEDEEDDBd B    CABbBEDCEBDBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri cDEDADBdbAcc EdDeaB CDADBcBBcEceAebAC DE

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 330,073 253,630 65 75 75 75 141

EA 290,000 240,530 65 73 73 73 133

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 17 6 15,50 52 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 25 6 23,50 59 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 7 5 5,75 41 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 6 5 4,75 37 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 13 10 10,50 26 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 131 33 122,78 43 119,00 118,06 86,72

Matematik DAcADCAaDEDE   ADEdeBc    ABBdBEABEDCE  

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri aEEEDAcB  AbeeBEDeadad ADB              

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 1 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAHİN TEZAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 258,078 253,630 159 181 181 181 354

EA 234,400 240,530 183 214 214 214 443

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 2 1 1,75 6 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 4 2 3,50 9 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 7 3,25 23 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 1 2 0,50 4 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 8 13 4,75 12 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 105 32 97,03 34 119,00 118,06 86,72

Matematik Dc      D                        B aC   

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri adddDAe Eb AeD Ee        c  Bbe   c  dC 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH İNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 337,763 253,630 58 67 67 67 125

EA 301,815 240,530 38 43 43 43 83

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 18 1 17,75 59 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 28 1 27,75 69 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 3 4,25 30 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 4 2 3,50 27 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 11 9 8,75 22 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 132 27 125,28 44 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEADaAED DE CCAD         ABBCBEABEDCEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DdE DAe   bA  BdaD    DA     c d CA bc  

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET UĞUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 367,213 253,630 31 39 39 39 67

EA 300,425 240,530 43 48 48 48 91

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 18 3 17,25 58 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 28 3 27,25 68 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 10 2 9,50 68 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 9 3 8,25 63 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 22 8 20,00 50 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 143 28 136,03 48 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEADCAdDcDECCCAD    c    AB CBEABEDCEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DEEEDADeEaA D BdDDaB CDADBe Bbe E c   C 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 319,603 253,630 81 92 92 92 170

EA 284,440 240,530 77 89 89 89 159

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 18 3 17,25 58 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 23 6 21,50 54 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 8 3,00 21 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 3 4 2,00 15 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 12 15 8,25 21 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 128 38 118,53 41 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEdD AEDcDE CCAD cDB AC  A   BEABbaC d 

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri adcEDADB ebeeeBEb eB     cc BDec CA b   

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELMA DİLİYOK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 372,588 253,630 26 31 31 31 54

EA 305,985 240,530 31 35 35 35 71

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 22 6 20,50 68 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 31 7 29,25 73 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 10 4 9,00 64 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 8 4 7,00 54 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 23 13 19,75 49 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 147 37 137,78 48 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAdCAdCCAcEDEEDDBd c CEaCABABEcCEBDBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDEDADedeAADeEEDcDBeCDA daBaDEE eeCAa e 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 308,663 253,630 92 103 103 103 193

EA 283,745 240,530 78 90 90 90 160

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 16 1 15,75 53 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 22 3 21,25 53 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 3 5 1,75 13 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 3 0 3,00 23 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 7 9 4,75 12 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 122 29 114,78 40 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAEbACCC D DE D  E        BABaDC  DBc

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri cDdDAb  b b         CDA    a  b A a   e 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 250,928 253,630 166 190 190 190 375

EA 235,790 240,530 179 209 209 209 435

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 4 0 4,00 10 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 1 0 1,00 7 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 3 6 1,50 4 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 100 23 94,28 33 119,00 118,06 86,72

Matematik    DA                           E C     

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri    D                    c  e    A C ddaa

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERCAN İÇKE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,882 191,080 25 35 35 35 114

SAY 245,373 253,630 175 205 205 205 403

EA 245,765 240,530 160 186 186 186 377

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,51 0,58 1,41

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,25 0,28 0,86

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 0,61 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,36 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 5 5,75 14 1,73 1,88 4,41

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 1 0 1,00 3 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 2 3 1,25 9 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 4 6 2,50 6 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 105 28 98,03 34 119,00 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1  BCAaD                  bCe e DEb       

Cevap Anahtarı B BBCADDBBDAECEABDCABDAEDCACDABEDEEBEECDAD

Matematik    D                                    

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri    Db   a Ae               B d  d b   D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT KEVSER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 310,008 253,630 90 101 101 101 190

EA 278,185 240,530 91 104 104 104 188

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 16 2 15,50 52 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 20 3 19,25 48 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 8 3 7,25 52 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 1 0 1,00 8 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 10 8 8,00 20 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 123 28 116,03 41 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEAe A  cDE C  DEEDBB  E A   B bBE  E  

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DEcEDAcBEC b  B            ba b  a  C d 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 302,488 253,630 102 114 114 114 214

EA 260,810 240,530 137 154 154 154 288

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 12 7 10,25 34 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 4 5 2,75 28 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 16 12 13,00 33 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 7 6 5,50 39 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 4 5 2,75 21 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 15 16 11,00 28 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 124 45 112,78 39 119,00 118,06 86,72

Matematik EAeDAdCee CbD DE D    e   e ABbdbeCa DBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDdDe BdedAeDEdD ed CcA  BcBead AedAC   

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 0 2 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 306,353 253,630 97 108 108 108 200

EA 275,405 240,530 99 112 112 112 203

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 14 3 13,25 44 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 19 3 18,25 46 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 4 1 3,75 27 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 6 3 5,25 40 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 7 -1,75 -13 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 10 11 7,25 18 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 122 31 114,28 40 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDA  Ae CA EDE D    a   aC B BE C   BE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri E E A  E b     DeD   DAbcBBaed  e b d e 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 370,788 253,630 27 32 32 32 58

EA 297,645 240,530 48 56 56 56 102

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 19 2 18,50 62 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 27 3 26,25 66 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 3 4,25 30 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 9 4 8,00 62 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 23 8 21,00 53 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 143 28 136,03 48 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAdCAdCCADEDE D        BCABABEDC BDBb

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDdD e     eDEEDeDBCCDdDcaBBeEECAAC C D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR DURSUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 275,972 191,080 6 7 7 7 21

SAY 244,038 253,630 177 207 207 207 407

EA 283,255 240,530 82 94 94 94 166

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,51 0,58 1,41

Edebiyat 18 2 3 1,25 7 0,25 0,28 0,86

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 0,61 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,36 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 5 15,75 39 1,73 1,88 4,41

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 0,17 0,27 0,55

Coğrafya-2 11 1 4 0,00 0 0,16 0,22 0,69

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,09 0,10 0,38

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,06 0,07 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,10 0,13 0,66

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,04

Sosyal-2 46 10 6 8,50 18 0,57 0,80 2,50

Matematik-2 30 3 0 3,00 10 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 3 0 3,00 8 17,51 16,62 12,09

Toplam: 286 123 28 116,03 41 119,00 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 BBDCAD C  c e c       A CAEB   EDEbD Ea 

Cevap Anahtarı A BBDCADDCABDBBDAECEABDCAECAEBDABEDEDDAECE

Sosyal-2 EC d  C     ae    deA B    eE     C AAA       

Cevap Anahtarı A ECDEABCDBAECEACCDCBBABBADCBBEBACDCCEAAABDECEBD

Matematik DAE                                     

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 1 0 50

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR SÖNMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 296,173 253,630 109 122 122 122 231

EA 268,455 240,530 119 135 135 135 243

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 16 4 15,00 50 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 17 5 15,75 39 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 3 4,25 30 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 4 2 3,50 27 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 6 -1,50 -12 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 9 11 6,25 16 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 119 33 110,78 39 119,00 118,06 86,72

Matematik E bDAEbA  CAD DE D Bd B b  CAB    C    b

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri ED DbD b cA     D    cA BdBa d ec   d e 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA KABADAYI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 320,028 253,630 80 91 91 91 169

EA 278,185 240,530 91 104 104 104 188

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 14 2 13,50 45 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 20 3 19,25 48 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 5 4 4,00 29 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 5 3 4,25 33 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 13 9 10,75 27 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 126 29 118,78 42 119,00 118,06 86,72

Matematik EcDDAEbA  CAD DE D         C BbBE C  DBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EaEDAD d  b e    aB  bADBaB a E A   d D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TİMUR DÜNDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 205,269 191,080 37 50 50 50 178

SAY 290,163 253,630 119 133 133 133 247

EA 253,165 240,530 148 170 170 170 329

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,17 0,27 0,55

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,16 0,22 0,69

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,09 0,10 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,07 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,10 0,13 0,66

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,01 0,01 0,04

Sosyal-2 46 1 0 1,00 2 0,57 0,80 2,50

Matematik-2 30 7 3 6,25 21 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 11 3 10,25 26 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 2 6 0,50 4 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 3 3 2,25 17 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 11 10 8,50 21 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 116 30 108,53 38 119,00 118,06 86,72

Sosyal-2          E                                    

Cevap Anahtarı B EABECDDBAECEACCDCBBABCADBBBCBAEDCCECABAAEBDDEC

Matematik EADDAbeA    a              C   B  C   BE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri  adDc  Eb d c d Dc  C    aB D   AA  dBDE

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU KAYAKAĞINLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 321,748 253,630 75 86 86 86 161

EA 276,795 240,530 96 109 109 109 195

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 20 5 18,75 47 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 3 3 2,25 16 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 7 4 6,00 46 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 14 10 11,50 29 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 127 32 119,03 42 119,00 118,06 86,72

Matematik EbDDAECA CCADEDc DDB  B   c   AdEaC     

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri  DdDeD    b    DeaB CDADBecB bd AdC    E

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 1 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ CANPOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 227,023 191,080 19 27 27 27 92

SAY 470,463 253,630 1 1 1 1 1

EA 358,068 240,530 1 1 1 1 5

Katılımlar: 187 224 224 224 814

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

TYT Fen 20 18 2 17,50 88

Matematik-2 30 29 1 28,75 96 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 39 1 38,75 97 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 12 1 11,75 90 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 36 4 35,00 88 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 187 13 183,75 64 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAECACCCADcDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri cDEDADBECAADDcEDDDBCCDADBeBBDEEeAACACBDE

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 306,973 253,630 96 107 107 107 198

EA 274,710 240,530 100 113 113 113 204

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 13 4 12,00 40 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 19 4 18,00 45 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 2 5 0,75 5 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 4 1 3,75 29 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 9 8 7,00 18 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 121 29 113,78 40 119,00 118,06 86,72

Matematik EAcDAdbA  CAe DE D         CAB B DC B BE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri dede D   bA    Dc    DA   Ba Ed A     D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TÜMAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 253,677 191,080 12 15 15 15 38

SAY 284,928 253,630 125 140 140 140 259

EA 326,628 240,530 11 14 14 14 33

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 5 1 4,75 79 0,51 0,58 1,41

Edebiyat 18 6 6 4,50 25 0,25 0,28 0,86

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 0,61 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,36 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 13 16,75 42 1,73 1,88 4,41

Matematik-2 30 14 1 13,75 46 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 18 2 17,50 44 17,51 16,62 12,09

Toplam: 286 131 32 123,03 43 119,00 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 BBDCAaDCb adc  Ee AB d ECAEBecBEcEbcAb E

Cevap Anahtarı A BBDCADDCABDBBDAECEABDCAECAEBDABEDEDDAECE

Matematik DAEAD  ED DE  CA          ABdCBb B DC   

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN AKTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 317,903 253,630 82 93 93 93 172

EA 274,710 240,530 100 113 113 113 204

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 14 3 13,25 44 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 19 4 18,00 45 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 6 1 5,75 41 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 13 6 11,50 29 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 125 27 118,28 41 119,00 118,06 86,72

Matematik DAbADCAdDEDc   AD          BBC EAeEDC   

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DEc DA     A DBaa eB  DA   cB D   c C   

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 1 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ALİ GÜVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,155 191,080 186 222 222 222 467

SAY 294,455 253,630 115 128 128 128 239

EA 256,735 240,530 142 163 163 163 309

Katılımlar: 187 224 224 224 814

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 16 7 14,25 48 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 4 3 3,25 33 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 20 10 17,50 44 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 6 8 4,00 29 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 5 6 3,50 27 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 15 22 9,50 24 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 117 59 102,25 36 119,00 118,06 86,72

Matematik EbDDAECA CCcDcDEdD  c d   eCABbB aC B Bc

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri caEDAeBEecbeeEEcbaBedDe B BaDEEeAcbcd bc

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 1 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ERGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,608 191,080 28 38 38 38 126

SAY 411,788 253,630 7 8 8 8 13

EA 316,043 240,530 18 21 21 21 48

Katılımlar: 187 224 224 224 814

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 30 20 2 19,50 65 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 29 3 28,25 71 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 13 1 12,75 91 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 10 0 10,00 77 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 31 4 30,00 75 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 162 17 157,75 55 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEADCAEDEDEC CADEE       ABadBEABEDCdBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DEEEDADdECAADDBEDD BC DA BBEB DEEeAACdd 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 291,113 253,630 118 131 131 131 244

EA 263,590 240,530 129 146 146 146 271

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 13 6 11,50 38 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 16 8 14,00 35 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 4 5 2,75 20 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 6 3 5,25 40 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 8 -2,00 -15 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 10 16 6,00 15 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 119 41 108,78 38 119,00 118,06 86,72

Matematik DAdADdA DcDEeCCADd D        e   bBb C B 

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DdE ed BEe  e B DeedCCDA   b ebb  c dcb 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 282,828 253,630 128 143 143 143 267

EA 262,895 240,530 132 149 149 149 277

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 10 1 9,75 33 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 14 1 13,75 34 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 2 5 0,75 5 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 3 3 2,25 17 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 6 12 3,00 8 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 113 30 105,53 37 119,00 118,06 86,72

Matematik DAE  bA  EDE  CA             CB  BE C   

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri aE aDde    e  B      CbA ead cb     C d 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EREN KOÇOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,988 191,080 187 224 224 224 603

SAY 266,368 253,630 148 167 167 167 322

EA 240,383 240,530 171 199 199 199 411

Katılımlar: 187 224 224 224 814

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,75 64

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 16 10 13,50 34

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 30 17 5 15,75 53 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 4 4 3,00 30 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 21 9 18,75 47 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 4 9 1,75 13 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 2 3 1,25 10 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 9 15 5,25 13 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 97 57 82,75 29 119,00 118,06 86,72

Matematik EAcDAd A C ADcDEED B  a  cBCABbBEaC  bBb

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri caEDdeBdC beecc   B e   c BBe d A   d D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KAAN KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 334,583 253,630 61 70 70 70 129

EA 291,390 240,530 62 70 70 70 128

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 18 1 17,75 59 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 7 3 6,25 63 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 25 4 24,00 60 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 6 6 4,50 32 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 6 5 4,75 37 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 15 15 11,25 28 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 133 36 124,03 43 119,00 118,06 86,72

Matematik EAcDAECA  CADEDE D        BCABAdEcCEcDBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EabDbD EeAb eE aeac CDADBeBBe   e Cdd D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİRBİLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 281,933 253,630 130 145 145 145 270

EA 255,945 240,530 143 164 164 164 315

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 10 4 9,00 30 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 3 3 2,25 23 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 13 7 11,25 28 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 3 5 1,75 13 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 4 2 3,50 27 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 8 11 5,25 13 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 114 35 105,28 37 119,00 118,06 86,72

Matematik DAE DeAd  cE  CA          c BC cdBbDC   

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri aaE DA  d  b e dD a  CDA    Bec     a d 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 1 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİRÖRS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,198 191,080 24 34 34 34 110

SAY 418,700 253,630 5 6 6 6 9

EA 329,108 240,530 10 12 12 12 31

Katılımlar: 187 224 224 224 814

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 36 4 35,00 88

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 23 0 23,00 77 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 31 2 30,50 76 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 9 3 8,25 59 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 10 3 9,25 71 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 29 8 27,00 68 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 168 22 162,50 57 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAECACCCADEDEED  E     BCABABEDCbBDBb

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDdDAD E dADDddDDeBCCDADBaBBaEECcACAC DE

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DİLA ABAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,365 191,080 26 36 36 36 115

SAY 410,583 253,630 8 9 9 9 14

EA 318,180 240,530 15 18 18 18 44

Katılımlar: 187 224 224 224 814

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89

TYT Fen 20 19 1 18,75 94

Matematik-2 30 18 3 17,25 58 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 28 3 27,25 68 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 12 0 12,00 92 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 30 6 28,50 71 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 164 19 159,25 56 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAbbAC CADEDE D    c   BCABABEDCEBDBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDEDADBEebbDDEEDDDBCCDA BBBBeEE AAdeC D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZLI CAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 377,763 253,630 24 28 28 28 44

EA 325,445 240,530 12 15 15 15 35

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 37 3 36,25 91 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 6 3 5,25 38 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 7 4 6,00 46 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 17 11 14,25 36 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 147 31 139,28 49 119,00 118,06 86,72

Matematik DAEADCAEDEcECCCADEEDBBACECAB*CBcABEDCEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri aEEEDbe    AD BdDDaa C ADcBbB D dCA  ed 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 1 50
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAŞBEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 278,668 253,630 133 148 148 148 283

EA 251,080 240,530 154 176 176 176 345

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 6 2 5,50 18 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 10 2 9,50 24 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 6 2 5,50 39 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 3 1 2,75 21 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 7 -1,75 -13 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 9 10 6,50 16 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 112 29 104,78 37 119,00 118,06 86,72

Matematik DA AD  ED eb                  B   EDC   

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DE  DAa  e A DB D        cBdaee  ee  c  

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 2 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN NAZ AKKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 347,128 253,630 46 55 55 55 107

EA 301,120 240,530 40 45 45 45 87

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 22 2 21,50 72 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 28 2 27,50 69 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 7 7 5,25 38 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 5 2 4,50 35 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 16 15 12,25 31 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 137 34 128,53 45 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDAdaAC C  EDEE DBE BACE CABAB  C B BE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri caEDAcBEedbeDEcDe     A BBBaDEEdcc  b Da

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PHLVNĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 379,808 253,630 22 26 26 26 41

EA 299,730 240,530 45 52 52 52 96

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 20 2 19,50 65 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 28 4 27,00 68 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 8 3 7,25 52 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 7 2 6,50 50 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 10 0 10,00 77 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 25 5 23,75 59 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 146 26 139,53 49 119,00 118,06 86,72

Matematik EADDA CA CCADEDEED  E c   dCABAcEcCEBDBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri bDED D Ee AbDE DeaB CDAD  BB EE AACAC DE

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 38 52 52 52 196

SAY 294,943 253,630 112 125 125 125 236

EA 266,370 240,530 122 138 138 138 257

Katılımlar: 187 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 11 3 10,25 34 12,87 12,24 9,91

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,65 4,38 2,75

Matematik 40 16 4 15,00 38 17,51 16,62 12,09

Fizik 14 3 7 1,25 9 3,89 3,82 2,45

Kimya 13 5 1 4,75 37 3,75 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 2,52 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 9 12 6,00 15 10,16 9,79 6,42

Toplam: 286 118 33 109,78 38 119,00 118,06 86,72

Matematik DA A bA  EDE  CAb          BdCcE BEDC   

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri adc aAb  eAA cB   eB  DAD   a e   Ad  d 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALANUR ALHAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 235,269 191,080 4 25 25 25 70

SAY 235,578 253,630 12 218 218 218 441

EA 258,888 240,530 8 158 158 158 299

Katılımlar: 15 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,55 0,58 1,41

Edebiyat 18 4 3 3,25 18 1,07 0,28 0,86

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 1,33 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 0,58 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 9 10,75 27 4,53 1,88 4,41

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 0,60 0,27 0,55

Coğrafya-2 11 0 2 -0,50 -5 0,38 0,22 0,69

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,32 0,10 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,25 0,07 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,33 0,13 0,66

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,04

Sosyal-2 46 1 4 0,00 0 1,88 0,80 2,50

Toplam: 286 107 30 99,53 35 109,76 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 BBCcDD     d  BDC  eAa  AC ed c EB  e  b

Cevap Anahtarı B BBCADDBBDAECEABDCABDAEDCACDABEDEEBEECDAD

Sosyal-2  cBd        e    a                            

Cevap Anahtarı B EABECDDBAECEACCDCBBABCADBBBCBAEDCCECABAAEBDDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 1 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA AKKOÇ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 8 52 52 52 196

SAY 250,773 253,630 7 191 191 191 377

EA 232,315 240,530 13 217 217 217 461

Katılımlar: 15 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 3 1 2,75 9 8,30 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,90 4,38 2,75

Matematik 40 3 1 2,75 7 10,20 16,62 12,09

Fizik 14 3 0 3,00 21 2,08 3,82 2,45

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,93 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,35 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 3 0 3,00 8 4,37 9,79 6,42

Toplam: 286 99 18 94,53 33 109,76 118,06 86,72

Matematik DAdA                                    

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri    E A     A                            

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ERGÜNE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 201,409 191,080 15 214 214 214 366

SAY 234,253 253,630 14 222 222 222 447

EA 223,158 240,530 15 223 223 223 498

Katılımlar: 15 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 0 0 0,00 0 1,55 0,58 1,41

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,07 0,28 0,86

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 1,33 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,58 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 0 1 -0,25 -1 4,53 1,88 4,41

Matematik-2 30 1 5 -0,25 -1 8,30 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,90 4,38 2,75

Matematik 40 1 5 -0,25 -1 10,20 16,62 12,09

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 2,08 3,82 2,45

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,93 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,35 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 4,37 9,79 6,42

Toplam: 286 94 24 88,03 31 109,76 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1                         b               

Cevap Anahtarı B BBCADDBBDAECEABDCABDAEDCACDABEDEEBEECDAD

Matematik cd eA b e                               

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri   d                                     

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU KARAMAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 250,849 191,080 2 16 16 16 41

SAY 246,153 253,630 9 202 202 202 399

EA 285,455 240,530 5 88 88 88 156

Katılımlar: 15 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,55 0,58 1,41

Edebiyat 18 4 7 2,25 13 1,07 0,28 0,86

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 1,33 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,58 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 12 16,00 40 4,53 1,88 4,41

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 8,30 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,90 4,38 2,75

Matematik 40 4 1 3,75 9 10,20 16,62 12,09

Toplam: 286 116 30 108,53 38 109,76 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 BBdADDd ec CcA cC ac E  baeABEc EBEECD D

Cevap Anahtarı B BBCADDBBDAECEABDCABDAEDCACDABEDEEBEECDAD

Matematik E DDeE                                  

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 1 0 100
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN HABİBOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 8 52 52 52 196

SAY 368,323 253,630 3 37 37 37 65

EA 332,395 240,530 1 8 8 8 24

Katılımlar: 15 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 8,30 12,24 9,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 1,90 4,38 2,75

Matematik 40 39 1 38,75 97 10,20 16,62 12,09

Fizik 14 8 6 6,50 46 2,08 3,82 2,45

Kimya 13 4 6 2,50 19 1,93 3,60 2,15

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 0,35 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 14 20 9,00 23 4,37 9,79 6,42

Toplam: 286 146 38 136,53 48 109,76 118,06 86,72

Matematik EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABbBEDCEBDBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDdDAceEeAAecEcDcaBeCed   BabEbeAc ed b 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ŞAHİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 351,044 191,080 1 2 2 2 2

SAY 235,578 253,630 12 218 218 218 441

EA 288,913 240,530 4 77 77 77 138

Katılımlar: 15 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,55 0,58 1,41

Edebiyat 18 8 8 6,00 33 1,07 0,28 0,86

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 1,33 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,58 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 11 20,25 51 4,53 1,88 4,41

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 0,60 0,27 0,55

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 0,38 0,22 0,69

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,32 0,10 0,38

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 0,25 0,07 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 0,33 0,13 0,66

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,04

Sosyal-2 46 30 7 28,25 61 1,88 0,80 2,50

Toplam: 286 146 35 137,28 48 109,76 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 BBCAaDcd bcCcbBDCABDbEe ACe  EDEEBE eD D

Cevap Anahtarı B BBCADDBBDAECEABDCABDAEDCACDABEDEEBEECDAD

Sosyal-2 EABECDaBdECEA CDdBeAdCeDBBBCdAED C CABAA      

Cevap Anahtarı B EABECDDBAECEACCDCBBABCADBBBCBAEDCCECABAAEBDDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 1 1 50
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 1 0
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 1 0 100
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 1 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 1 0 100
Kavram ve Terim 1 1 0 100
Tanım ve Önerme 1 1 0 100
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM TEZCAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 205,229 191,080 7 51 51 51 180

SAY 400,148 253,630 1 13 13 13 21

EA 332,060 240,530 2 11 11 11 29

Katılımlar: 15 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 1 0 1,00 17 1,55 0,58 1,41

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,07 0,28 0,86

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,33 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,58 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 4,53 1,88 4,41

Matematik-2 30 28 2 27,50 92 8,30 12,24 9,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 1,90 4,38 2,75

Matematik 40 38 2 37,50 94 10,20 16,62 12,09

Fizik 14 10 3 9,25 66 2,08 3,82 2,45

Kimya 13 9 3 8,25 63 1,93 3,60 2,15

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 0,35 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 24 11 21,25 53 4,37 9,79 6,42

Toplam: 286 156 30 148,53 52 109,76 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 B                                       

Cevap Anahtarı A BBDCADDCABDBBDAECEABDCAECAEBDABEDEDDAECE

Matematik DAEADCAdeEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DdEEDADBdeAAD BdDDaB CDADBccBDDEd ceC a 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 1 0 100
Belirsiz İntegral 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKINCI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 8 52 52 52 196

SAY 246,153 253,630 9 202 202 202 399

EA 235,095 240,530 12 212 212 212 439

Katılımlar: 15 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 8,30 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,90 4,38 2,75

Matematik 40 4 1 3,75 9 10,20 16,62 12,09

Toplam: 286 97 18 92,53 32 109,76 118,06 86,72

Matematik E cDA  A                                

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 8 52 52 52 196

SAY 369,953 253,630 2 35 35 35 61

EA 300,425 240,530 3 48 48 48 91

Katılımlar: 15 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 20 2 19,50 65 8,30 12,24 9,91

Geometri 10 8 1 7,75 78 1,90 4,38 2,75

Matematik 40 28 3 27,25 68 10,20 16,62 12,09

Fizik 14 7 5 5,75 41 2,08 3,82 2,45

Kimya 13 11 2 10,50 81 1,93 3,60 2,15

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 0,35 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 23 11 20,25 51 4,37 9,79 6,42

Toplam: 286 144 31 136,28 48 109,76 118,06 86,72

Matematik EADDA  AbCCADEDEEDDBd      CABdBEDC BDBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EaEDbD dCAb DcdDDDBCCDADBcBab EeA Cc  DE

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARAKAYA BETÜL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,922 191,080 5 41 41 41 134

SAY 232,053 253,630 15 223 223 223 451

EA 232,310 240,530 14 219 219 219 463

Katılımlar: 15 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,55 0,58 1,41

Edebiyat 18 3 6 1,50 8 1,07 0,28 0,86

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 1,33 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 0 3 -0,75 -13 0,58 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 18 3,50 9 4,53 1,88 4,41

Matematik-2 30 0 5 -1,25 -4 8,30 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,90 4,38 2,75

Matematik 40 0 5 -1,25 -3 10,20 16,62 12,09

Fizik 14 2 8 0,00 0 2,08 3,82 2,45

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,93 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,35 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 2 8 0,00 0 4,37 9,79 6,42

Toplam: 286 103 48 91,03 32 109,76 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 dBDCba C ecBe e e    C dCdbee c cEab   b

Cevap Anahtarı A BBDCADDCABDBBDAECEABDCAECAEBDABEDEDDAECE

Matematik bcdec                                   

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri  abE caccabA                            

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 1 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 1 0 100
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 2 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN TAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 8 52 52 52 196

SAY 305,188 253,630 4 111 111 111 206

EA 271,235 240,530 7 122 122 122 219

Katılımlar: 15 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 15 2 14,50 48 8,30 12,24 9,91

Geometri 10 3 3 2,25 23 1,90 4,38 2,75

Matematik 40 18 5 16,75 42 10,20 16,62 12,09

Fizik 14 5 4 4,00 29 2,08 3,82 2,45

Kimya 13 6 6 4,50 35 1,93 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,35 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 11 11 8,25 21 4,37 9,79 6,42

Toplam: 286 122 33 113,78 40 109,76 118,06 86,72

Matematik DAEAD A DEDE  CADa D       a C  bBbDC  b

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri aEcEDA B e e  Bdba BaCDADca  a          

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER BERBER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 246,724 191,080 3 19 19 19 48

SAY 246,858 253,630 8 199 199 199 393

EA 281,888 240,530 6 98 98 98 173

Katılımlar: 15 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,55 0,58 1,41

Edebiyat 18 4 4 3,00 17 1,07 0,28 0,86

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 1,33 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,58 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 10 14,50 36 4,53 1,88 4,41

Matematik-2 30 4 0 4,00 13 8,30 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,90 4,38 2,75

Matematik 40 4 0 4,00 10 10,20 16,62 12,09

Toplam: 286 114 27 107,28 38 109,76 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 BBDCca CAB   ab   de  A C EBe  EDEDDeaeE

Cevap Anahtarı A BBDCADDCABDBBDAECEABDCAECAEBDABEDEDDAECE

Matematik DA         E  C                         

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 1 0 100
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 1 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AĞDERE 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 8 52 52 52 196

SAY 264,968 253,630 6 168 168 168 327

EA 248,995 240,530 10 180 180 180 357

Katılımlar: 15 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 9 1 8,75 29 8,30 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,90 4,38 2,75

Matematik 40 9 1 8,75 22 10,20 16,62 12,09

Fizik 14 1 2 0,50 4 2,08 3,82 2,45

Kimya 13 3 2 2,50 19 1,93 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 5 -1,25 -10 0,35 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 4 9 1,75 4 4,37 9,79 6,42

Toplam: 286 106 27 99,28 35 109,76 118,06 86,72

Matematik DAEAD   D D   C     B      c            

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri  d  Db        c D     eA B  aeb   cd    

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARAKUŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,017 191,080 6 47 47 47 157

SAY 240,443 253,630 11 216 216 216 426

EA 237,295 240,530 11 204 204 204 428

Katılımlar: 15 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,55 0,58 1,41

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 1,07 0,28 0,86

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,33 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,58 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 3 2,25 6 4,53 1,88 4,41

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 8,30 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,90 4,38 2,75

Matematik 40 2 0 2,00 5 10,20 16,62 12,09

Fizik 14 1 4 0,00 0 2,08 3,82 2,45

Kimya 13 0 0 0,00 0 1,93 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 0,35 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 1 5 -0,25 -1 4,37 9,79 6,42

Toplam: 286 99 25 92,78 32 109,76 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 BBaCca                                  

Cevap Anahtarı A BBDCADDCABDBBDAECEABDCAECAEBDABEDEDDAECE

Matematik  A  D                                   

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri a    de E  e                      c     

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KARAYEL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 8 52 52 52 196

SAY 267,743 253,630 5 165 165 165 317

EA 250,385 240,530 9 178 178 178 349

Katılımlar: 15 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 10 2 9,50 32 8,30 12,24 9,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,90 4,38 2,75

Matematik 40 10 3 9,25 23 10,20 16,62 12,09

Fizik 14 4 6 2,50 18 2,08 3,82 2,45

Kimya 13 1 1 0,75 6 1,93 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 0,35 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 5 10 2,50 6 4,37 9,79 6,42

Toplam: 286 108 30 100,53 35 109,76 118,06 86,72

Matematik DAE D AE   E  C      e    ABe        d  

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri adbEDbe EC b             eB a       b d 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 1 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Eterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ SARP GÜL 0  MÇ

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 1 52 52 52 196

SAY 285,958 253,630 1 138 138 138 255

EA 244,130 240,530 1 190 190 190 389

Katılımlar: 1 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 8 4 7,00 23 7,00 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 4,38 2,75

Matematik 40 8 4 7,00 18 7,00 16,62 12,09

Fizik 14 4 6 2,50 18 2,50 3,82 2,45

Kimya 13 3 3 2,25 17 2,25 3,60 2,15

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 5,75 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 14 14 10,50 26 10,50 9,79 6,42

Toplam: 286 115 35 106,28 37 106,28 118,06 86,72

Matematik   eDA  ACe   E  EDD   e    d            

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri caEDAa  Cdb  b   eB   A ccBaDa CAebACaDE

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 8 52 52 52 196

SAY 298,553 253,630 7 118 118 118 225

EA 269,150 240,530 6 127 127 127 231

Katılımlar: 17 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 12 3 11,25 38 9,66 12,24 9,91

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,68 4,38 2,75

Matematik 40 17 4 16,00 40 13,34 16,62 12,09

Fizik 14 6 1 5,75 41 4,22 3,82 2,45

Kimya 13 2 1 1,75 13 3,29 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 2,21 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 8 4 7,00 18 9,72 9,79 6,42

Toplam: 286 118 25 111,78 39 116,06 118,06 86,72

Matematik EADDA  c  CAe aE D         CABbBE C   BE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDdDA       DE       aA   B         dc  

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 1 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN SOYORAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 259,747 191,080 2 13 13 13 34

SAY 325,163 253,630 6 83 83 83 155

EA 268,600 240,530 7 134 134 134 242

Katılımlar: 17 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,62 0,58 1,41

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,00 0,28 0,86

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,60 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 0,49 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 0 3,00 8 1,71 1,88 4,41

Tarih-2 11 8 1 7,75 70 1,13 0,27 0,55

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 0,87 0,22 0,69

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,10 0,10 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,07 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 0 3,00 50 0,41 0,13 0,66

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,04

Sosyal-2 46 17 3 16,25 35 2,57 0,80 2,50

Matematik-2 30 8 2 7,50 25 9,66 12,24 9,91

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,68 4,38 2,75

Matematik 40 13 2 12,50 31 13,34 16,62 12,09

Fizik 14 6 6 4,50 32 4,22 3,82 2,45

Kimya 13 7 3 6,25 48 3,29 3,60 2,15

Biyoloji 13 8 0 8,00 62 2,21 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 21 9 18,75 47 9,72 9,79 6,42

Toplam: 286 147 31 139,28 49 116,06 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1                                    ECD  

Cevap Anahtarı B BBCADDBBDAECEABDCABDAEDCACDABEDEEBEECDAD

Sosyal-2 d B CDDBAECEeCCD B Aa              CAB        

Cevap Anahtarı B EABECDDBAECEACCDCBBABCADBBBCBAEDCCECABAAEBDDEC

Matematik   DDA  A  C   DE      c   a  B BE C   BE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDEDAe decb eEEDccBeCDA   BB EE  ACAC D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 1 0 100
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Anadolu'da İslam 1 1 0 100
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİSEM ATİK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 8 52 52 52 196

SAY 269,658 253,630 9 162 162 162 312

EA 248,300 240,530 13 182 182 182 362

Katılımlar: 17 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 8 2 7,50 25 9,66 12,24 9,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,68 4,38 2,75

Matematik 40 9 2 8,50 21 13,34 16,62 12,09

Fizik 14 3 3 2,25 16 4,22 3,82 2,45

Kimya 13 1 1 0,75 6 3,29 3,60 2,15

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 2,21 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 6 9 3,75 9 9,72 9,79 6,42

Toplam: 286 108 28 101,03 35 116,06 118,06 86,72

Matematik DA Ae     DE  CA  E  c           B      

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri a   DAD    ec         bA    aae E c a C 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE GÜLER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 8 52 52 52 196

SAY 268,838 253,630 10 163 163 163 313

EA 251,080 240,530 12 176 176 176 345

Katılımlar: 17 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 9 2 8,50 28 9,66 12,24 9,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,68 4,38 2,75

Matematik 40 10 2 9,50 24 13,34 16,62 12,09

Fizik 14 4 3 3,25 23 4,22 3,82 2,45

Kimya 13 1 3 0,25 2 3,29 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 2,21 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 5 9 2,75 7 9,72 9,79 6,42

Toplam: 286 108 28 101,03 35 116,06 118,06 86,72

Matematik DAE b  ED Dd  CA            B       C   

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri D c DA  Ee b    ca    bA          c a d 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 1 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFEHAN AKKAYA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 229,384 191,080 4 26 26 26 88

SAY 241,218 253,630 17 212 212 212 420

EA 258,365 240,530 11 161 161 161 303

Katılımlar: 17 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 4 2 3,50 58 0,62 0,58 1,41

Edebiyat 18 2 8 0,00 0 0,00 0,28 0,86

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 0,60 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 0,49 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 16 9,00 23 1,71 1,88 4,41

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 9,66 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,68 4,38 2,75

Matematik 40 2 0 2,00 5 13,34 16,62 12,09

Toplam: 286 108 33 99,78 35 116,06 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 BBDbcD  d D  bebd bB ae adbBedBEc  D ECE

Cevap Anahtarı A BBDCADDCABDBBDAECEABDCAECAEBDABEDEDDAECE

Matematik D                    B                  

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 1 0 100
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 2 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 1 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 0 1 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 1 0 100
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 1 0 100
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN GÜNGÖR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 181,818 191,080 17 223 223 223 502

SAY 330,925 253,630 5 74 74 74 140

EA 286,303 240,530 5 84 84 84 152

Katılımlar: 17 224 224 224 814

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 30 20 1 19,75 66 9,66 12,24 9,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,68 4,38 2,75

Matematik 40 30 1 29,75 74 13,34 16,62 12,09

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,22 3,82 2,45

Kimya 13 6 2 5,50 42 3,29 3,60 2,15

Biyoloji 13 2 8 0,00 0 2,21 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 16 15 12,25 31 9,72 9,79 6,42

Toplam: 286 123 38 113,50 40 116,06 118,06 86,72

Matematik DAEAcCAEDEDE CCA EED      AB CBEABEDCEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DdEEDAeBE bbDee D   CCDADc EBee ae eddd 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 1 0 100
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR ÇÖLL Ü 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 8 52 52 52 196

SAY 364,658 253,630 4 42 42 42 71

EA 299,730 240,530 4 52 52 52 96

Katılımlar: 17 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 21 2 20,50 68 9,66 12,24 9,91

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,68 4,38 2,75

Matematik 40 28 4 27,00 68 13,34 16,62 12,09

Fizik 14 8 5 6,75 48 4,22 3,82 2,45

Kimya 13 7 3 6,25 48 3,29 3,60 2,15

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 2,21 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 22 13 18,75 47 9,72 9,79 6,42

Toplam: 286 143 34 134,53 47 116,06 118,06 86,72

Matematik DAEADCAEDEDEeCCAD E  c    ABBCBaAB cCEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri abEcDADB eAADeBEDeaBC DA  dEBeDEcdAA eCd

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 2 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY ACAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 8 52 52 52 196

SAY 263,173 253,630 11 171 171 171 332

EA 232,315 240,530 16 217 217 217 461

Katılımlar: 17 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 9,66 12,24 9,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,68 4,38 2,75

Matematik 40 3 1 2,75 7 13,34 16,62 12,09

Fizik 14 6 2 5,50 39 4,22 3,82 2,45

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,29 3,60 2,15

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 2,21 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 9 6 7,50 19 9,72 9,79 6,42

Toplam: 286 105 24 99,03 35 116,06 118,06 86,72

Matematik    Db                          B  C     

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri caEDAD    A  E             aD  a  C d Db

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 0 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 1 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK TOPAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,657 191,080 5 32 32 32 108

SAY 262,903 253,630 12 172 172 172 335

EA 260,800 240,530 9 156 156 156 290

Katılımlar: 17 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,62 0,58 1,41

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,00 0,28 0,86

Tarih-1 10 4 0 4,00 40 0,60 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,49 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 7 3 6,25 16 1,71 1,88 4,41

Matematik-2 30 6 1 5,75 19 9,66 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,68 4,38 2,75

Matematik 40 6 1 5,75 14 13,34 16,62 12,09

Fizik 14 1 3 0,25 2 4,22 3,82 2,45

Kimya 13 3 3 2,25 17 3,29 3,60 2,15

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 2,21 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 6 9 3,75 9 9,72 9,79 6,42

Toplam: 286 112 30 104,53 37 116,06 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 dcCAaD                   C   EDE        

Cevap Anahtarı B BBCADDBBDAECEABDCABDAEDCACDABEDEEBEECDAD

Matematik E eDA     C    E             B          

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri  e D    e e    e     DA cdBaeE  A     e 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞILT AŞKIN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 8 52 52 52 196

SAY 290,308 253,630 8 132 132 132 246

EA 260,115 240,530 10 157 157 157 293

Katılımlar: 17 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 12 3 11,25 38 9,66 12,24 9,91

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,68 4,38 2,75

Matematik 40 14 5 12,75 32 13,34 16,62 12,09

Fizik 14 3 2 2,50 18 4,22 3,82 2,45

Kimya 13 4 1 3,75 29 3,29 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 2,21 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 8 5 6,75 17 9,72 9,79 6,42

Toplam: 286 115 27 108,28 38 116,06 118,06 86,72

Matematik DA bD Ab EDE CCA          AB eBbd   C   

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri ad  DAD       B   D   DAa  c      A   d 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Sayı Problemleri 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ARDAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 8 52 52 52 196

SAY 380,738 253,630 2 23 23 23 38

EA 306,680 240,530 2 32 32 32 67

Katılımlar: 17 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 20 2 19,50 65 9,66 12,24 9,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,68 4,38 2,75

Matematik 40 30 2 29,50 74 13,34 16,62 12,09

Fizik 14 11 0 11,00 79 4,22 3,82 2,45

Kimya 13 7 4 6,00 46 3,29 3,60 2,15

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 2,21 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 24 6 22,50 56 9,72 9,79 6,42

Toplam: 286 147 25 140,78 49 116,06 118,06 86,72

Matematik EADDAdCAdCCADEDE D B      BCABABEDCEBDBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDEDAD   AADDEdDDDBeCeA  eBa EE A CAa D 

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 1 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 8 52 52 52 196

SAY 370,198 253,630 3 34 34 34 60

EA 300,425 240,530 3 48 48 48 91

Katılımlar: 17 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 19 2 18,50 62 9,66 12,24 9,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,68 4,38 2,75

Matematik 40 28 3 27,25 68 13,34 16,62 12,09

Fizik 14 10 1 9,75 70 4,22 3,82 2,45

Kimya 13 9 4 8,00 62 3,29 3,60 2,15

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 2,21 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 24 12 21,00 53 9,72 9,79 6,42

Toplam: 286 145 32 137,03 48 116,06 118,06 86,72

Matematik EADDAECA CCADEDE D    c   BCdBABEDCcBDBE

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri EDdDAD   AADDEdDDbBCCDADcdBBeaEeAedcb DE

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 0 1 0
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR ZERENÜZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,479 191,080 7 39 39 39 127

SAY 250,308 253,630 15 194 194 194 381

EA 237,090 240,530 15 206 206 206 430

Katılımlar: 17 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 3 3 2,25 38 0,62 0,58 1,41

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 0,00 0,28 0,86

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,60 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,49 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 3 3,25 8 1,71 1,88 4,41

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 1,13 0,27 0,55

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,87 0,22 0,69

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,10 0,10 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,07 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,41 0,13 0,66

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,04

Sosyal-2 46 1 1 0,75 2 2,57 0,80 2,50

Matematik-2 30 2 9 -0,25 -1 9,66 12,24 9,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,68 4,38 2,75

Matematik 40 3 9 0,75 2 13,34 16,62 12,09

Fizik 14 3 7 1,25 9 4,22 3,82 2,45

Kimya 13 4 2 3,50 27 3,29 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 2,21 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 8 14 4,50 11 9,72 9,79 6,42

Toplam: 286 109 44 98,03 34 116,06 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 BdcCAa                        B         

Cevap Anahtarı A BBDCADDCABDBBDAECEABDCAECAEBDABEDEDDAECE

Sosyal-2 b       B                                     

Cevap Anahtarı A ECDEABCDBAECEACCDCBBABBADCBBEBACDCCEAAABDECEBD

Matematik DAd e ca  bc  a      c      e         B 

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri aE Eaeb  e ebDdE   B dDA   b  b c e C d 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 0 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 0 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Boylardan Devlete 1 0 0 0
İslamiyet Yayılıyor 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 0 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 0 0
Küresel Çevre Sorunları 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 0 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 8 52 52 52 196

SAY 255,513 253,630 13 185 185 185 363

EA 240,655 240,530 14 197 197 197 409

Katılımlar: 17 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 5 1 4,75 16 9,66 12,24 9,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,68 4,38 2,75

Matematik 40 6 1 5,75 14 13,34 16,62 12,09

Fizik 14 3 6 1,50 11 4,22 3,82 2,45

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,29 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,21 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 3 6 1,50 4 9,72 9,79 6,42

Toplam: 286 102 24 96,03 34 116,06 118,06 86,72

Matematik Db A    D  E  C               B         

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri aE  DAe  b bee                          

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 1 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 0 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 0 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 0 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL İŞÇİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,273 191,080 6 33 33 33 109

SAY 431,168 253,630 1 4 4 4 6

EA 328,488 240,530 1 13 13 13 32

Katılımlar: 17 224 224 224 814

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 30 21 3 20,25 68 9,66 12,24 9,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,68 4,38 2,75

Matematik 40 31 3 30,25 76 13,34 16,62 12,09

Fizik 14 9 5 7,75 55 4,22 3,82 2,45

Kimya 13 12 1 11,75 90 3,29 3,60 2,15

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 2,21 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 9,72 9,79 6,42

Toplam: 286 172 22 166,50 58 116,06 118,06 86,72

Matematik DAEADCAEDbDEeCCADEE  c    ABBCBEABEDCEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DdEEDADeEedAbDBEDDDBCCDADBecBDDEECAACACB

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 1 0 100
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 1 0 100
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ÜLKÜSEVEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 268,382 191,080 1 8 8 8 25

SAY 251,793 253,630 14 189 189 189 370

EA 264,593 240,530 8 142 142 142 264

Katılımlar: 17 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Türkçe 6 3 2 2,50 42 0,62 0,58 1,41

Edebiyat 18 2 8 0,00 0 0,00 0,28 0,86

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 0,60 0,64 1,40

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,49 0,38 0,73

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 18 7,50 19 1,71 1,88 4,41

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 1,13 0,27 0,55

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 0,87 0,22 0,69

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,10 0,10 0,38

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,06 0,07 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,41 0,13 0,66

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,04

Sosyal-2 46 16 7 14,25 31 2,57 0,80 2,50

Matematik-2 30 6 1 5,75 19 9,66 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,68 4,38 2,75

Matematik 40 6 1 5,75 14 13,34 16,62 12,09

Toplam: 286 127 43 116,28 41 116,06 118,06 86,72

Edebiyat-Sosyal-1 BBaAa  d c  bAe Cc e a aAaeeBEeaEBE dDdb

Cevap Anahtarı B BBCADDBBDAECEABDCABDAEDCACDABEDEEBEECDAD

Sosyal-2 E BcCc a a aA CD BeAB  D B eB       ABAA      

Cevap Anahtarı B EABECDDBAECEACCDCBBABCADBBBCBAEDCCECABAAEBDDEC

Matematik EA bAE    C    E                        

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE
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100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nazım Şekilleri 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 1 0 1 0
Tekke Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Halk Hikâyeleri 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 2 0 1 0
Divan Edebiyatında Nazım Türleri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Hikâye, Roman, Tiyatro ve Yazarları 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir / Toplumcu Eğilimi Yansıtanlar 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Dinî Değerleri ve Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Boylardan Devlete 1 1 0 100
İslamiyet Yayılıyor 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 0 1 0
Osmanlı Topraklarını Paylaşma Mücadelesi 1 0 1 0
Mustafa Kemal’in Hayatı 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Ulaşımı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 0 0 0
Kültür Bölgelerinin Oluşumu 1 0 1 0
Küresel Çevre Sorunları 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 1 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 1 0 100
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 0 0 0
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 0 0 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 1 0 100
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 2 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA BEKTAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 240,274 191,080 3 21 21 21 58

SAY 246,613 253,630 16 201 201 201 395

EA 227,450 240,530 17 221 221 221 483

Katılımlar: 17 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Tarih-2 11 9 1 8,75 80 1,13 0,27 0,55

Coğrafya-2 11 4 1 3,75 34 0,87 0,22 0,69

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,10 0,10 0,38

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,07 0,17

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,41 0,13 0,66

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,04

Sosyal-2 46 13 2 12,50 27 2,57 0,80 2,50

Matematik-2 30 1 0 1,00 3 9,66 12,24 9,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,68 4,38 2,75

Matematik 40 1 0 1,00 3 13,34 16,62 12,09

Fizik 14 4 4 3,00 21 4,22 3,82 2,45

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,29 3,60 2,15

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 2,21 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 5 7 3,25 8 9,72 9,79 6,42

Toplam: 286 112 26 105,53 37 116,06 118,06 86,72

Sosyal-2  bDEABCDBAECbA C  B                           

Cevap Anahtarı A ECDEABCDBAECEACCDCBBABBADCBBEBACDCCEAAABDECEBD

Matematik D                                       

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri   d DA  EeAec               a b   A   d 

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0
İlk Türk Devletleri ve Komşuları 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
Tımar Sistemi 1 1 0 100
Fetihlerden Savunmaya 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Mudanya’dan Lozan’a 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemler ve Madde Döngüleri 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 0 1 0
Türkiye'de Kırsal Yerleşmeler 1 1 0 100
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Gelişmişlik Seviyesinin Belirlenmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Türkiye'nin Ekonomi Politikaları ve Ekonominin Sektörel Dağılımı 1 0 0 0
Geleceğin Dünyası 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
Stresle Başa Çıkma Yolları (Savunma Mekanizmaları) 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar ve İşlevleri 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0
Tanım ve Önerme 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Anadolu'da İslam 1 0 0 0
Hint ve Çin Dinleri 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 2 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Güdülenme ve Güdülenmiş Davranışlar 1 0 0 0
Sosyolojiye Genel Bakış ve Sosyolojinin Doğuşu 1 0 0 0
Toplumsal Statü, Rol ve Saygınlık 1 0 0 0
Kavram ve Terim 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 0 0 0
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 0 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ERDİM 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 1 52 52 52 196

SAY 223,768 253,630 1 224 224 224 476

EA 218,415 240,530 1 224 224 224 524

Katılımlar: 1 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 1 10 -1,50 -5 -1,50 12,24 9,91

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 -0,75 4,38 2,75

Matematik 40 1 13 -2,25 -6 -2,25 16,62 12,09

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 -1,25 3,82 2,45

Kimya 13 2 7 0,25 2 0,25 3,60 2,15

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 -1,00 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 2 16 -2,00 -5 -2,00 9,79 6,42

Toplam: 286 96 46 84,53 30 84,53 118,06 86,72

Matematik dcacb  e b  b  E      c   d     ca    d 

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri    b ed e   e d  eBbaccD  c   a c  ca   

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 1 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 0 0 0
Geometrik Dizi 1 0 0 0
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 0 0 0
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 1 0
Enerjinin Korunumu 1 0 0 0
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 1 0
Transformatörler 1 0 0 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 1 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 0 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 1 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 0 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 0 0 0
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERTALİ EVGİN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 1 52 52 52 196

SAY 277,673 253,630 1 150 150 150 286

EA 254,555 240,530 1 168 168 168 323

Katılımlar: 1 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 9 1 8,75 29 8,75 12,24 9,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,00 4,38 2,75

Matematik 40 11 1 10,75 27 10,75 16,62 12,09

Fizik 14 4 2 3,50 25 3,50 3,82 2,45

Kimya 13 1 4 0,00 0 0,00 3,60 2,15

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 1,00 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 7 10 4,50 11 4,50 9,79 6,42

Toplam: 286 111 28 104,03 36 104,03 118,06 86,72

Matematik E DDAE    CA   E          a A     C  D  

Cevap Anahtarı B EADDAECACCCADEDEEDDBECBACEBCABABEDCEBDBE

Fen Bilimleri  D  Ac E  bD   D a   ce   e Dbc dAd     

Cevap Anahtarı B EDEDADBECAADDEEDDDBCCDADBBBBDEECAACACBDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 1 0 50
Karmaşık Sayılar 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 0 0 0
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Sayı Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 0 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 0 0 0
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 0 1 0
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 0 0 0
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 0 0 0
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 1 0 100
Düzgün Elektrik Alan 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 0 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 0 0 0
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 0 1 0
Elektrot Potansiyelleri 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Eterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 0 0 0
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 0 0 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 0 1 0
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE DÜLGEROĞLU 0 12Ğ

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,199 191,080 1 52 52 52 196

SAY 380,178 253,630 1 25 25 25 40

EA 288,610 240,530 1 78 78 78 140

Katılımlar: 1 224 224 224 814

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,34 78

TYT Sosyal 20 16 4 14,62 73

TYT Matematik 40 28 3 27,66 69

TYT Fen 20 16 3 15,17 76

Matematik-2 30 15 4 14,00 47 14,00 12,24 9,91

Geometri 10 9 0 9,00 90 9,00 4,38 2,75

Matematik 40 24 4 23,00 58 23,00 16,62 12,09

Fizik 14 11 3 10,25 73 10,25 3,82 2,45

Kimya 13 10 3 9,25 71 9,25 3,60 2,15

Biyoloji 13 9 1 8,75 67 8,75 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 30 7 28,25 71 28,25 9,79 6,42

Toplam: 286 147 28 140,03 49 140,03 118,06 86,72

Matematik DAdbDCAbD DECCCAD         A aCBEABE CEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DEEEDADBdCAceDBEDeeBCCDADBeEBDD E AdC CB

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 1 0 100
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 2 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 0 1 0
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 1 0 100
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 1 0 100
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 1 0 100
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 1 0 100
Fotosentez 1 0 0 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORBİTAL YAYINLARI AYT DENEME SINAVI 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN EREN UÇAR 0 12İ

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 201,245 191,080 1 215 215 215 368

SAY 376,850 253,630 1 29 29 29 45

EA 304,990 240,530 1 37 37 37 74

Katılımlar: 1 224 224 224 814

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 10 26,50 66

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71

TYT Fen 20 17 2 16,50 83

Matematik-2 30 20 3 19,25 64 19,25 12,24 9,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 10,00 4,38 2,75

Matematik 40 30 3 29,25 73 29,25 16,62 12,09

Fizik 14 11 3 10,25 73 10,25 3,82 2,45

Kimya 13 9 4 8,00 62 8,00 3,60 2,15

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 3,50 2,38 1,25

Fen Bilimleri 40 25 13 21,75 54 21,75 9,79 6,42

Toplam: 286 147 33 138,75 49 138,75 118,06 86,72

Matematik DAEADeAEDEDECCCADE   e    ABaCBEABEDCEBD

Cevap Anahtarı A DAEADCAEDEDECCCADEEDBBACECABBCBEABEDCEBD

Fen Bilimleri DdEEDADBECAAbbBcDDbBeCDADBabBDe beAde CB

Cevap Anahtarı A DEEEDADBECAADDBEDDDBCCDADBBEBDDEECAACACB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Üstel  Fonksiyonlar ve Grafikleri 2 2 0 100
Karmaşık Sayılar 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler 1 1 0 100
Gerçek Sayı Dizileri 1 1 0 100
Geometrik Dizi 1 1 0 100
Parabol ile İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Limit Kavramı 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Tanımı ve Anlamı 1 0 0 0
Türev Kuralları 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İntegral Alma Kuralları 1 0 0 0
Belirsiz İntegral 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Üçgende Trigonometrik Bağıntılar 1 1 0 100
Trigonometrik Fonksiyonlar ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Sayı Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Bağıl Hareket 1 1 0 100
Vektörlerin Özellikleri ve Bileşke Vektör 1 0 1 0
Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100
Elektriksel Potansiyel ve Enerji 2 1 1 50
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket 1 1 0 100
Enerjinin Korunumu 1 1 0 100
Basit Harmonik Harekette Temel Kavramlar 1 1 0 100
Atom Altı Parçacıklar, Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu 1 1 0 100
Transformatörler 1 1 0 100
Yarı İletken ve Süper İletkenler 1 1 0 100
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Çizgisel Momentumun Korunumu 1 0 1 0
Düzgün Elektrik Alan 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100
Zayıf Asit ve Baz Çözeltilerinde pH 1 0 1 0
Çözünme-Çökelme Dengeleri 1 1 0 100
Kimyasallardan Elektrik Üretimi 1 1 0 100
Elektrot Potansiyelleri 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Eterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Göz 1 0 1 0
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji 1 1 0 100
Bitkilerde Hormonlar 1 1 0 100
Rekabet 1 0 1 0
Oksijenli Solunum 1 0 0 0
Dişi Üreme Sistemi 1 0 1 0
Fotosentez 1 0 1 0
CANLILAR VE ÇEVRE 1 1 0 100
Endokrin Sistemin Kontrolü 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
İdrar Oluşumunun Aşamaları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
Bitkilerde Eşeyli Üreme 1 1 0 100

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

