
SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AŞCIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,599 292,440 166 209 215 276 3444

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 55 22 49,50 41 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CD CDCEd   CcBD dDdcbBDEeabCBEBEBECBEcEc

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal      BeD E CADaACEb      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik C  BACEd E ADDC EE DAAC    B  e   A  DD 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen    Ab d da d   a B  

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 8 0 62
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,086 292,440 100 128 128 138 1525

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 73 17 68,75 57 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe C ECDCEeC BCBBDC DdB BDEcdCCBEBEBE BEcEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E aC caDB  CAccACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCD ACEA E  DDCDc  DAA     B  BB a D D  

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen dDEA EBDEB E eCaaBaD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 5 1 38
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 228,411 292,440 203 266 296 486 6002

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 10 11,50 29 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 33 18 28,50 24 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDd cCE    bcBc eDdcCc EAdCCB BE        

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EcabDBCDBd  ADcACEAe     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik C  a     E   D  E  D              A     

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen d              D    

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 1 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 0 15
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEN NİSA SÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 416,687 292,440 21 30 30 30 214

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 97 20 92,00 77 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDECDCEaC BCcBeCdDEBdBDEcdCCBbBEBECBdeEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EDadaBCDBEBCADbACbAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACEAEEbADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EaEACEBDcaAED  DBBaD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 13 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMİN KANTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,320 292,440 161 204 210 268 3326

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 58 33 49,75 41 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe aCCDCEacBdeCCeBCdBdeDEcdbCBbBEBECdBDdEEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adab DBd  ADcBCCAcAb     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  B CA EEEbCD  cbDC  C  D    B    d      

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EAb dBe DAE bbDBeDBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 1 23
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SEYFİ ALTINAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,877 292,440 96 123 123 133 1480

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 7 3 6,25 63 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 78 33 69,75 58 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe aCCDCEDaBBDC   ddBddDEcdCdBaBEBECdBDEEEc

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aCaEDDBdCBADaBCdAeAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCCAEEEEACDEEADDCAAC  D EE B CeAdDBCDEe

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACdEdbcDAEdcDadbeeb

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 9 0 69
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,711 292,440 165 208 214 275 3440

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 55 23 49,25 41 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDECDCE    CcBc ADdBdBDEcdCCdEBEBECcEBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E aCD  DBdBCAacACbA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC BeCE  E    CeE  D  C    B  d  e      

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen dbEAC aDba    C B b 

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 4 0 31
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,765 292,440 32 49 49 49 410

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 93 22 87,50 73 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCDCEc BcDCCDBCdBCeDEcdCCBEBEBECBBDaEEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adcEDD ECBADbBCCbeAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCA EEEACDEEADDCAACE DEcE BCCCABDBCDED

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EbCbEaDBDAcdEDaBdDaC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 11 1 85
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,170 292,440 176 228 240 330 4146

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 21,10 20,93 13,44

Toplam: 120 48 19 43,25 36 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe aCCDCEDaB b    CEBCbD eBCCBEBEBECaBDEEbe

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal ad EcDBE B DcBbCAeAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  B Cc EEEdCeE    CeA   D d     C        

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 2 23
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FATİH CANDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,878 292,440 114 142 146 164 1995

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 68 18 63,50 53 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDECDCEBCDBCBBDCADdBdBDEcaCCBdBEBECBEBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EDECDBaDBEBdADbACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACEA EEA                            

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen dDbAb a da Ead DcB a

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 431,310 292,440 12 18 18 18 103

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 101 17 96,75 81 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCDCEeB aDCCDBCdBCdDEAdCdBcBEBECBBDaEE 

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal baDEDDBECBADbBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBeCAEEEEACDcEADDCAACEADEbEABCCCABDBCDED

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACEEBDBDcEbaDDBCDBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 11 2 85
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN İŞLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,702 292,440 78 104 104 106 1149

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 80 25 73,75 61 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CcaCDCE aDdCcBeCeDdBC DEcdCbBb EBECdEeEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E aC cCDBdBCADcACbbe     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik C DBACEAEEEeDDCDEE DAA E     Ea CCAaeDDE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEACEBDEB EDCCDBBCD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 7 0 54
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,972 292,440 50 70 70 70 651

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 89 25 82,75 69 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CcECcCEaCbBCaBDCADdBeBDEAdbCBdBEBECBEBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EDadaBeDBEBbADcACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC BACEAcEEADDCDEEADAACEcEEB EBBCCA CDD 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen dDEACadDcadEDeCD BCD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 11 1 85
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,087 292,440 70 96 96 97 1055

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 81 20 76,00 63 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe Cc CDCEBC BCcBD dDdBCBDEcdbCBEBEBECBEBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EDbaDBCDBEBCAD ACEbB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC B CEd EEADDCDEE DAA a  cB EBB eA  DD 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEACaaDac Ebd D BCD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 7 2 54
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ARIMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,990 292,440 139 173 179 215 2715

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 62 25 55,75 46 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe aCCcCEDdBaDaa BCdBCdDEeBCCdEBEBECdBDEE  

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adaE DBE BADcBCCb AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCCA EE eCD EADDCAAe  D       eA       

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen Ebe EaD   EdEba  DB 

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 5 1 38
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,624 292,440 59 82 82 83 828

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 84 18 79,50 66 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDECDCEaCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBE BbBEa

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EDaCaBCDBEBdAccACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACEA EEADDCDEE  b  cd     BBCCc     

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEACddDEBdEbCCaB Ca

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 3 23
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,895 292,440 113 141 145 162 1936

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 68 18 63,50 53 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCDCEDcdaDCC dCdBeeDEcBCCBbBEBECBBDEEEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal bCDEcD E  ADaBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik eBCCeEEEEA DE  a   A   D                

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EbC EB aD  dE DBCDBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 1 23
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ERGÜNE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,572 292,440 196 257 283 447 5436

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 1 4 0,00 0 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 39 22 33,50 28 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CD C  E C BCc aCeDbBCBDEcaCdBEeEBECa  E 

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E Ed e DBE CADcACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik  C B  E  cb   C      e                  

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen  b Aadab        a d 

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,576 292,440 128 158 162 189 2307

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 66 27 59,25 49 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe aCCcCEDcB  CCDdddBCdDEAdCdBaBcBECBcDEE  

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adaE  BadBADaBCCb AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BC  E EE eDEbAD CA C  DE      C BDB D  

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACbEBDaDAEdcbDBeDB 

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 6 1 46
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARİFENUR DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,072 292,440 152 190 196 244 3031

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 58 20 53,00 44 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe cCCDCED Bae CDeCEBCeDEedCCBEaEBECBBDEEbc

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal E  EDDBEeBAD BCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik   CCA EE bCeEE   C     D          D    b

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen bAe E      db   a aC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 0 23
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,696 292,440 20 28 28 28 196

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 96 15 92,25 77 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCcCEDBBacCCe bdBCdDE dCCB BEBECBBDEEE 

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal baDEaDeECBAD BbCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCAEEEEACDEEADDCAACE D EE B aCABDBCDED

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACEEdDBDAECEDDBCDBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 10 0 77
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR OTCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,225 292,440 76 102 102 103 1115

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 80 21 74,75 62 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CcECDCEdCDBCcBeCdDdBCBDEAdCCBEBEBECBbBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EDad BCDB BCADbACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik bC cACcA E  caCDE  DAA c   B EBcC AD DD 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen dDEACE DE AEbdCDBB D

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 5 2 38
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KADAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,118 292,440 158 200 206 260 3203

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 57 24 51,00 43 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCD EDaB cC   CdBedDEedCCBEBEBECBBDcdcB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aCbE DBdCBADcBCdA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCCd E   C c  b C  C  DE   B   A  B    

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EAC da a d d D  dDBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 4 2 31
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA ÖZSAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,508 292,440 170 215 225 295 3628

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 55 30 47,50 40 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CcECDCEd   CcBDCdDdBbBDEcabCBEBEBEedEdEb

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E ad BCDBEcCADcACEb      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC c CEe EEAD CDE  DA         c         

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen d EAe aDbd  bedDaB D

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 4 0 31
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE AYD 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 224,002 292,440 206 269 299 499 6145

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 10,96 11,07 9,76

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 32 20 27,00 23 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCcCEDcB e e BCdeCADEAdCCdddaBECBBDaEcd

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal ad E DBd e     CA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Fen   C daD             

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,441 292,440 41 60 60 60 510

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 89 15 85,25 71 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CcECDCEeC  CcBD eDdBCBDEAdCCdEBEBECBEBaE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E aCDBC BEBCADaACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCeBACEA EEADD DEE DAAC  E B EeBCCA CDD 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen dDEACEBDEaAEDaCDBB D

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 9 0 69
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,614 292,440 154 193 199 249 3121

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 57 21 51,75 43 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCcCEDcBeDCC B EB eDEAdCCd  EBECcBDdEEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal a DE D d  AbaBCCb AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCCA E E C    D   AC  D         B d    

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen E CEEacaDA  caD bDeC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 4 0 31
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,320 292,440 104 132 134 145 1633

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 73 23 67,25 56 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe C ECDCEcCDBCaBe dDdBCBDEcBCdBEBEBECdcBab

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EabCaBCDBdBCADbACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC  cCEAEEE DDC    cAAC       B   Ae D  

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEACEaDEe  bdCDBBCD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 4 1 31
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,356 292,440 48 67 67 67 618

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 29 0 29,00 73 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 86 12 83,00 69 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe  CCDCEDd  Db  BCEBeADEAdCCBEBEBECBBDEEEe

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aC EcDBd BADaBCCA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik   C AEEEE  DE A DCAAC  DEEE BCCCABDBCD D

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACbEaDBD E EDDBdD C

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 9 0 69
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,406 292,440 155 194 200 250 3124

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 3 3 2,25 23 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 59 28 52,00 43 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CcECDCEdCDBCcdD ADdB BDEedbdBb aB CdEBdE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E ad B D dBCAD ACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC  ACEA EEeDaCaEE DAAC    B EB ea D  Dc

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen E bbb  D a bc C   C 

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 8 0 62
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,583 292,440 118 148 152 175 2122

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 66 19 61,25 51 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe  CCcCEbc  DeC  ddBCdDEcdCCBEaEBECBBDaaEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal      D   B    CCb AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCCA EEEAC dEAD  AAC  DE     CeABDBeDE 

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACbEBDce ECEDDB D  

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 7 1 54
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,064 292,440 74 100 100 101 1095

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 81 22 75,50 63 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe aCCDCEccBce   BCdBCADEAdCCBEBEBECaBDEaEe

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adaE DBEaBAcaBCCA Ad     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCAEEE AC EEADDCAAC  DcEEABCCCABDBCDED

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen bAeEEaDB   C  aB  B 

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 11 1 85
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,022 292,440 52 72 72 72 668

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 89 27 82,25 69 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDdCDCEaCDBCaBeCADcBCBDEedCCBcdEBECBEeEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EaEdbBabBEBCADbACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACabEEEADDCDEEADAACEAEdBCEeB CA Cb  

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEACbBDEBdEbeCDcBdD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 12 1 92
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,664 292,440 60 83 83 84 851

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 84 20 79,00 66 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCcCEcBBceCCDBCdBCADEcdaCBdBEBECBBDEEb 

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal Ed E D deeADcBCCAeAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCCA EEEACDEbADDCAAC  DE EAB CCAB B D D

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACbEa dD E EDDBCDBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 9 1 69
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 422,623 292,440 18 24 24 24 162

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 99 20 94,00 78 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDECDCEBCDBCBBDCADdBCBDEedCCBEdEBECBEBEb

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EcECaaCDBdBCADaACEAe     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACEAEEbbDDCDEEbDAACEAEaBCEBBCeADCDDE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEACEaDEccED CDBaCD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 12 1 92
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ADIGÜZEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,203 292,440 24 35 35 35 291

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 94 17 89,75 75 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CbdC CEaCaBCcBDCADdBCBDEAdCCBEBEBECBEBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E bd BCDBEcCAD ACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACEAEEEADDCDEaADAAC    BCEeBCCADCDD 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen dDdACEaDEBAEDdCDBBCa

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 8 1 62
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN F YDACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 235,497 292,440 200 262 292 465 5705

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 37 24 31,00 26 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe  bCDCE cBeebCb  dBC DEcdC BbBEBECcBD  d 

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal a DE a d eAD  CC  AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCC cb EAeD bd  C     D    B           

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen  Ae           a  b  

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 1 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 1 15
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,314 292,440 102 130 132 143 1605

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 75 28 68,00 57 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe beaCDCEaCDBCcBeCdDdBCBDEAdC BdBEBECBEBEd

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EDadaBCDBEcCADaACEAc     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACEA EEA DCDc  D  C       aBC AD DDE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEAaEaecB cbeCDaBCe

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 3 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 1 15
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL ERDİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 227,833 292,440 204 267 297 489 6019

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 4 9 1,75 6 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 4 10 1,50 4 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 37 35 28,25 24 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDaCaCE  DedcBD  DdcdBDacBCCdEBEBbCB    

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E ad BecBdBCA  ACE       

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik    cdCde E  Dc     D eec  a   a         

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EaaAC  cda  bdC   d 

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 4 15
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 407,400 292,440 26 40 40 40 333

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 92 13 88,75 74 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECC CEDcBaDCCDBCdBCADEAdCCBE EBECBBDEEE 

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal a aEbD ECBADaBCCA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCA EEEACeEEbDDCAAC  DE EbBC  ABDBCDED

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACEEaDaD E EDDBC BC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 10 1 77
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK GÜNEY SARIÇİÇEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,236 292,440 164 207 213 274 3417

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 54 20 49,00 41 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCDCEDcBdDCCaBCEBCdDEcdbCcEBEBECdBDEEcB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aCaEDD ECB               

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik cBCCA     C                    e        

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACEEaDaDdEbEbDB Da 

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,726 292,440 31 47 47 47 381

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 93 21 87,75 73 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CcEC CEBCDBCcB CdDdBdBDEcdCCBEBEBECBEcEa

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EcbdDBaD bBCADbACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACaAEEEADDCDEEADAAC AEdBCEBBCeAD DDE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEACEBDEaAEDd DeBCD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 11 1 85
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,825 292,440 144 180 186 222 2761

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 61 23 55,25 46 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCcCE cBaDCCcdCEBdADEcdCCBEeEBECBBDEEce

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aa E DBdeeADcBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  cCCA EEEACeEE  DCA                     

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EAe EBDaD   EaaB    

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 0 23
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 460,002 292,440 3 3 3 3 9

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 109 10 106,50 89 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDECDCEBCDBCBBDdADdBCBDEAaCCBbeEBECBEBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E EaDBCDBdBCADbACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEACEBDEBAdDCCDBBdD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 13 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA TERZİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 264,892 292,440 182 236 250 363 4415

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 46 21 40,75 34 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe C aC CEB  BC    ADEBCBDEcdCd aBEBE d  Ec

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal  cEd BCDBd C D ACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik bC  dCE  E    C    D          a     eDD 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen E EAdba caA b  a B D

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 2 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 0 8
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA TUĞLUER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,514 292,440 141 177 183 219 2733

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 21,10 20,93 13,44

Toplam: 120 61 20 56,00 47 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCcCEDcaeDbCDBCEBdeDEcdCCBEdEBECBBDEacc

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal ad EDDBdCBADcBCCA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCCA EcEACDEEbDDC AC  D cE BC          

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 8 1 62
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖPRÜLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,350 292,440 61 84 84 85 862

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 27 0 27,00 68 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 83 16 79,00 66 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCDCEbcdBeCCDBCEBC DE BbCBEaEBECB DEE  

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adaEDD EaBADcBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCA EEEACDEE DDC ACE DE   BC  AB B D  

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACaEBDBDAcdb DBd BC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 10 0 77
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,746 292,440 116 145 149 167 2064

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 4 5 2,75 28 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 21 10 18,50 46 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 71 34 62,50 52 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCDCEDaB D   BCdBdeDEcdCCBEdEBECBBDEcEe

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adaEDDBECBADcBCCbBAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DdCCAEEEE Ce  e aCAACE D  EcB aCAdDc Dca

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EAe EaDaa EdcbaBCDeb

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 6 1 46
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 443,526 292,440 8 13 13 13 45

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 39 0 39,00 98 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 104 13 100,75 84 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCD EecBeDCCDBCdBbADEeabCBEBEBECBBDEEEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aCaE DBEeBADbBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADE EABCCCABDBCDED

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACEEBDBDAEeEDDBCDBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 12 0 92
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK YÜKSEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,443 292,440 135 169 175 210 2640

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 63 27 56,25 47 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCDCEDeadDC  BCdBCADEedCCBbBEBECBBDEbcB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adbEcDBdaeADaBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  B  e EEE CDE c  C A   D         e      

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EbCdEBDBDcEedcD CDcC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 0 23
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN ALICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,616 292,440 185 240 258 383 4699

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 5 19,75 49 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 42 13 38,75 32 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe aCCD EDaB D    CdBeADEABCCBbBEBE        

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal EdDEDDBbaBADcBbCA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  B C  E                         A       

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen     d   DA  b D   c 

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA AKASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 439,198 292,440 9 14 14 14 64

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 38 0 38,00 95 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 103 13 99,75 83 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CcECDCEBCDBdcBDCADdBCBDEAaCCBEBEBECBEBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EDad BCDBEBCADcACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAE B EBBCCADCDDE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEbCadcEB EDdCDBBCD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 11 0 85
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 432,560 292,440 11 17 17 17 101

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 101 15 97,25 81 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCcCEaBBBDCCDBCdBCdDEcdCCBEBEBECBBDdEEc

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adDEDDBE BADcBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCAEEEEcCDEEADDCAACEeDEEE BCCCABDBCDED

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACEEBDBD EdEDD eDBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 12 0 92
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,099 292,440 178 231 243 346 4291

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 9 11,75 29 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 47 21 41,75 35 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDECcCE   eCcBa bDdBCcDEc     eE        

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E ad BbD dBCA  ACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC BdCEA  ccDD   E DAAC       Bc CA  D  

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen dD A   DEc    C B be

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 0 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 6 0 46
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,859 292,440 147 184 190 229 2860

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 60 22 54,50 45 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDECD EaC BCcBD dDdBCBDEcabCBEdEBECB eEb

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E a  BCDBEBCAD ACEAe     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik C DBACE EE dDbCeE  DA C           A     

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen ED AC aD   b deae d 

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 5 0 38
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,543 292,440 57 79 79 80 806

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 85 20 80,00 67 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCDCEacBBeCC BCdBCeDEcdCCBEBEBECBBDEEEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adcEDDBEaBADacCCAeAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBC AEEEE CDEEADDCAAC  D  E B CCAeDB DED

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACddaDaD E EbDB  B 

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 8 0 62
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN AHMET KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,319 292,440 156 195 201 251 3127

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 57 21 51,75 43 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe  CCcCEbB  D    ddBCADEcdaCBEBEBECBBDEEE 

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal   aE DBdaaADaBCCb AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik   CCAEEE ACDEE   b ACd D  c B           

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen bAC daDa  a E DB  B 

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 6 1 46
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KARAKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,380 292,440 132 163 169 203 2559

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 64 27 57,25 48 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe aCCD EDcB      ddBbcDEeaCCBEBEBECBBDEE  

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adDEcDBdCBAbacCCbeAb     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCA EEEACDEEb DCAAC  b    B  CAdDB D  

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACdEaDa    E a Ce b

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 6 1 46
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU KAŞARCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,452 292,440 173 220 230 303 3768

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 18 10 15,50 39 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 55 35 46,25 39 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDEC dE  bBCcc dbDdBCBDEcBCbBEaEBECBc Ec

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EcaaD  D dBdAD ACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC d CEA EEcDeCDE  DAc dc  BdcB dCA  bD 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen dbbAe dDEc b a D    

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 5 4 38
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AVVURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,039 292,440 122 152 156 181 2196

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 67 24 61,00 51 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCcCE cB DC  BddBCADEcdCCBEaEBECaBDEaEe

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aCDE D ECBAc BbCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik   C A dEEACDE AD CAAC  D   cB C A DB D a

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EAe daDa c  cbDB e C

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 7 1 54
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,524 292,440 79 105 105 108 1172

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 3 3 2,25 23 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 79 20 74,00 62 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe aCCDCEbBBBDeCDBCdBCADEcdCCBEBEBECBBDEEEc

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal a DE DcdCBADaBbCA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik   CCAcEEa CDEEADDCAAC ADE      CAecc D  

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen bACEEBDBD cC  DB  aC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 8 0 62
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN COŞANDAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,983 292,440 191 251 275 423 5103

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 44 32 36,00 30 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CcECDCEab BCcBDCADdBCBDEecaedEBEBECdccEd

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E aCcBCDBdedADcAdEbd     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik  b BdaEA EEc  e E  D  C                 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen           b  b aB  e

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 3 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 0 23
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,424 292,440 129 159 163 190 2316

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 66 26 59,50 50 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe dCCDCEDdB DCC BCdBCADdeBbCBdBEBEadBDEaEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal EdcE DBdaBAD BCCb AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCCA EEbeCbE bDaCAAC  D E  B   Ac      

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACEdBD D  ddbD Cb  

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 8 0 62
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,215 292,440 124 154 158 185 2256

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 3 2 2,50 25 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 67 26 60,50 50 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDECDCEBCDBCcBDCADdBCBDEcdCCBEBEBECBEcEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EcadbBCDBdBCADaACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik  C   Cd  EEd   D E DAAC       B beA  D  

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen dD AeEaecacbb bD BbD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 5 0 38
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEZMİ ÖNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,522 292,440 37 55 55 55 465

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 91 20 86,00 72 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDECcCEeCDBdcBeCdDdBdBDEcdCdBEBEBECBEeEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EDaCaBCDBEBCADbACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACEA EEADDCDEEbDAACE   Bd BBCCAc DDE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEAC BDEBd  CCDBBCc

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 9 1 69
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
D URUDEMİRKILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,844 292,440 151 189 195 243 3011

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 2 28,50 71 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 55 7 53,25 44 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCDCEDcBBDCCDBCEBCADEbBCCB BE  C  D    

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal ECbEDcBECBcDDB CAaAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCAEEcEA                              

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen E C                 

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,446 292,440 43 62 62 62 560

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 38 0 38,00 95 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 90 21 84,75 71 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CcaCDCEBC BdcBDCdDdBCBDEcdCeBEBEBECBE EE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EDbdaBCDBEBbADaACEb      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACEAEEEADDCDEEADAAC AEEBCEBB CADCDDE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEbCaaDE cE  CDaB e

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 12 0 92
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE İNANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,764 292,440 120 150 154 178 2165

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 68 30 60,50 50 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDaCDCEBCDBCcBeCdDdBdBDdcdbCBcBEBEbBceEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal cDadbBeDBE  ADe CEcB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC BAadA  Ec DCbEE D AC       Bd CAD    

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen deEACEBDEc EDCCDBBCe

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 5 0 38
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ CARTI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,250 292,440 94 121 121 130 1431

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 77 28 70,00 58 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDaCDCEBCbBCcBDbdDdBCBDEedCCcEdEBEC     

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E aCceCDBdB ADbACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik C  BACEAEEEAcDCDcE bAACa  aBCEae CAD DDE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen dDEbCEaDEBAEcdCDBBCe

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 6 5 46
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ GÜRAY SARI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,988 292,440 179 232 244 347 4296

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 6 9,50 24 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 49 30 41,50 35 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCcCED        CdBdADEbdb               

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal bdeEDDBdaBADaaCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBdCdbEbEACDEEAbD AA  bD c              

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACdEdDabdcbEeDBCeeC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 2 0 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 5 2 38
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,987 292,440 168 211 217 279 3462

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 3 3 2,25 23 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 58 36 49,00 41 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCDCEDcBaDde BddBCdDEcBCC  BEBECdBDEdEe

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adaEaDcbecAD BCCAdAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DB CdEEEE  DE ADa  c   D      CeAeDc    

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EAedEdad eEeEbD  eaC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 1 23
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,314 292,440 101 129 129 139 1546

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 74 22 68,50 57 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDcCDCEab BdcBD dDdBdBDEcdCCBd EBECeEBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E adaBCDBdBCAD ACE a     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACEAEEEADaCDE  D AC  E  C B C A  DD 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEAabBDE  c dCDB  D

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 7 0 54
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 401,629 292,440 34 51 51 51 429

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 91 18 86,50 72 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CcECeCdB  cCcBD ADEBdBDEedCCBE EBECBEBaE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EDbabBaDBEBCADaACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC BACEA EEADDCeE eDAACE E   EBBCCADCDDE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEACEBaEBcEDCCDBBCD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 8 0 62
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,713 292,440 90 116 116 123 1347

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 75 16 71,00 59 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDECcCEBCDBCcdDCADdBCBDEAdCCBcBEBECBE EE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E adDBeDBdBCADaACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACEA EE e  Dd  D         c          

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEACE DEB EDdCDaBCD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 2 8
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ERDEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,622 292,440 153 192 198 248 3120

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 57 22 51,50 43 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe Cc C CEBCeddBB bdDEBdBDEeaCCB eEBECab c 

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E ad BCD d    aACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik C  B CEA EEAD CDE  D AbE       B        

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen  DEAC BDcB dDaCD B a

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 5 1 38
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU GÜ RSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,792 292,440 184 239 257 382 4683

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 21,10 20,93 13,44

Toplam: 120 43 16 39,00 33 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe C EC CEeC BCcBebADEB  DEcBbdBEBaBECB  b 

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E adaBaD EBCADcACEb      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik     Ae A EE   CDE  D          B         

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 0 15
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YAŞRIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 303,401 292,440 148 186 192 235 2926

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 60 26 53,50 45 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDdCDCEdC Bbc D  DEBbBDE aCCBE  dECdb Ea

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E b aBCDBdBCAbcAdEAe     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCc  CdA E A  CDEb DAA        Bc  A  DD 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen ED ACEccEBA abC  BdD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 4 1 31
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 238,984 292,440 199 261 287 455 5566

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 21,10 20,93 13,44

Toplam: 120 36 15 32,25 27 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCcCE cBdDCC BCdBCeDaedCC E EBEC BDEE  

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal a cEDaadCeAD   CA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik     A E  c                              

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 1 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ESKİBALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,357 292,440 121 151 155 180 2187

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 67 24 61,00 51 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCDCEDaBdDCC cbdBCdDEcBCCBcBEBECBBDEEEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adaEDDeE BADaBCCbcAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BC   EEEA Dd A D   C  D      C ABDB    

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen bAe dBDccc dE D dDBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 1 15
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ATAMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 239,780 292,440 197 259 285 453 5541

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 39 27 32,25 27 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDEbDCd    CaB  eDdadBDEcdCCBcBEBECa  aE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E aC BaD EBbAbcACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik    e            E  D  C   a             

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen dDbAC a  a a dbD  aD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 1 23
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ELBEYOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,204 292,440 106 134 136 147 1663

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 22 0 22,00 55 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 72 21 66,75 56 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCcCEccdBDdCDBd BdeDEcdbCB  EBEC   dE  

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal bCaEDDBaCBADbBCCAeAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCAEEEEACDE A DCAACE D        A       

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EAeaEaD DAEdEDDBCDBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 0 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 6 0 46
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,406 292,440 137 171 177 213 2681

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 63 27 56,25 47 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCcCE cBaeCaDBCdBd DEedCCBE EBECBBDbEEe

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adaE DBEaBAbbBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik   b A EEa CD   DD  AC AD  E   eC BDB   D

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EAC dB Be EdbbaBa   

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 4 0 31
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KIRKGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 294,242 292,440 159 202 208 264 3240

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 56 21 50,75 42 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCDCEDcBcaC   Cd CADEAdCCBEBEBECcBDEEcB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal ad E aBECeAD BCCA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik     A EEEeCD  e  C     D         c      

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen  AC dBa    dbbDBdDBb

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 0 8
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EKİCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,142 292,440 183 237 251 369 4490

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 46 23 40,25 34 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe C ECc E C BCcB  dDdBeBDEcB CB BEBECBdBE 

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E a   eD bBCADcACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik  C   C d Ec D  ec  D A        d   A     

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen dDEAe   ba cb bD B  

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 1 23
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 405,332 292,440 30 45 45 45 372

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 93 20 88,00 73 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCbCEbcBaDCCDBCdBCADEedCCBEdEBECBBDEEEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adaEbDBdCBADcBCCb AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCA EbEACDE ADDCAAC ADE E BCCCABDB DED

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACaEdDBDAEbbDDBCDBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 9 0 69
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,889 292,440 19 27 27 27 195

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 36 0 36,00 90 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 96 13 92,75 77 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDECaCE CDBCcBDCADdB BDEeaCCB BEBECBEBdE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E aaDBCDBdBCADaACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACEAEEEADDCDEEADAAC  EEB EBBCCADCDD 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEAC BDEB cDdCDBB a

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 10 0 77
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,236 292,440 160 203 209 267 3284

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 2 3 1,25 13 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 59 34 50,50 42 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDECDCE   BdcBcCdDdcdBDEAdCdBEBEBECBEcEa

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EcadcebDBEBCADbACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC BACEA dE  aC E  bAAe    B  B a Ac c  

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEAC aDd b bdb c be

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 4 2 31
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KAAN ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,562 292,440 40 59 59 59 507

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 91 22 85,50 71 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDECDCEa DBCcBDCeDEBCBDEedCCBE EBEeBEeaE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EcbaDBCaeEBaADcACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik C cBACEAEEEADDCDEE DAACE EEBCEBc CADCDDE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDbACEBDEa EDaCDaBCe

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 12 0 92
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEHAN IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 200,148 292,440 207 271 305 533 6690

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 13 13,75 34 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 10,96 11,07 9,76

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 24 21 18,75 16 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe dcaCcCa    CcBDCeDdB eDEAdCCdbBcBEC     

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EebdDcebB        E       

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Fen E  A    d      De   

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 0 3 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN ADIYAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,148 292,440 67 91 91 92 967

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 8 0 8,00 40 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 82 18 77,50 65 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCcCEccBdeCCaBCEBCeDEcdCCBEBEBECBBDEEbd

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal EaaEDDBdCBADcBbCA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCAEEEEACDEEADDCAAC  D EE  bCCABDBCe  

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EAC E D   E    B D  

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 8 1 62
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,620 292,440 33 50 50 50 414

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 91 15 87,25 73 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCDCE cB  CC  CEBCADEcdbCBEBEBECBBDdEba

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aabE DBECBADbBCCA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCAEEEEACDEEA DCAAC ADEbEABC CABDBCDED

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACEEdDBD EdE DBd  C

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 10 1 77
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KASİMİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 426,408 292,440 16 22 22 22 138

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 99 15 95,25 79 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDEC CEBCDBCccDCADdBdBDEedCCBEBEBE BEBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EDa aBCDBEBCADbACEAa     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACEAEEEdDDCDEEADAACEeEEBCEBBCCAD DDE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEACEaDEB EcdCDBB D

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 12 1 92
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,523 292,440 187 242 260 385 4703

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 25,05 24,80 21,95

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 47 33 38,75 32 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCDCEDcd D CcBCdBbdDEedCCdbBEBE   DEaEd

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Matematik DdeCA EEEA b EAD C ACb D  c Bd  ABD    b

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen bACbcdDaDccdEbaBaecb

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 6 2 46
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,830 292,440 51 71 71 71 654

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 87 18 82,50 69 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCcCEDcB eCCDBCdBC DEcdaCBEaEBECBBDEaEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal bCaEDD E BADaBCCA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBC A EEEACDEEADDCAAC ADEaEABC  ABDB    

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACbdBDaDcEbEDDBCD C

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 11 1 85
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,528 292,440 126 156 160 187 2274

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 4 4 3,00 30 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 68 32 60,00 50 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDdCeCEB  BCcBb dDdBCBDEAaCCBEcEBECaE d 

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EcaaaeeD EeCADaACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik  C BACEA EEAaaCDEE DAAC A  B EcBdeAe DD 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEAbaBbdcAEb bDa   

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 8 1 62
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İŞCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,740 292,440 98 126 126 136 1510

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 74 18 69,50 58 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDECDCEcCDBCcBDCADdBdBDEcdCCB eEBEeBcBaE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EDad BCDBdBCADbACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC BACEAEEEADaCDEE DAAC   EB  B  CA CaD 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen        Dc Aa   D   D

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 9 0 69
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÜBRA GÖNÜLTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,149 292,440 189 245 265 397 4822

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 43 20 38,00 32 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe aCCDCEDBBBe C  CEBdADEcaCCBE EBECdBDE EB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal ad b D da ADae CA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik   C   EE  Ced   a                       

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen  Ad  aD       a  Da 

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,604 292,440 88 114 114 121 1312

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 78 24 72,00 60 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCcCEDcBeb CDdCdBdADE dCCB BEBECBBDEEE 

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aCaEDDeECBADaBbCb AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCCA EEE CDE ADDCAACc D    BC CAeDB aEa

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACadBD DcE EbDBaDBb

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 8 1 62
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,246 292,440 171 218 228 300 3672

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 53 23 47,25 39 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCDCEDcBaDC   CdBCADEAdCaBEBEBbCBBDEEEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aa E D da ADa dCA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BeCA EEEA  Ebe    cC  D                

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen a e EBDa c  b a b  C

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 2 23
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,799 292,440 58 81 81 82 824

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 86 26 79,50 66 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCcCEDcBeDbC BCdBCdDEAdCCBEBEBECBBDcEce

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aCDEDDBdCBADcBCCbBAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCAEcEEACDEEbDDbAAC  D E  BCCeABDBbaE 

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACEEdDaD EdbDaBCDBb

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 10 0 77
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENER AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,943 292,440 149 187 193 238 2944

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 59 21 53,75 45 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe  CCDCEDBB c    ddBCdDEABCCBEBEBECacDE E 

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aC E DBECBAb c dA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik     A EEEAC E AD       D dE   CeA D  D  

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACaEca ac bbDD dbB 

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 1 23
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 456,281 292,440 4 5 5 5 13

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 108 12 105,00 88 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDECDCEaCDBCcBedeDdBCBDEABaeBEBEBECBEBbE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EDECDBCDBdBCADbACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEaBCCADCDDE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 13 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,912 292,440 95 122 122 131 1442

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 76 23 70,25 59 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe cCCcCEDcB DCCDBbdBCeDEedCCaEBEBECBBDEEEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aCDEaDBd BADaBCCAdAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik eBCCA EEEACDEEbDbCAAC  D dEAB  CAa      

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACdEB a  Ed Da C  C

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 9 1 69
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,842 292,440 107 135 137 148 1670

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 74 28 67,00 56 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCDCEDcdae   dCdBCdDEcBCCBEdEBECdBDEEde

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aC E DBECBADccCCA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBC A EEEACDE ADDbAAa  DacE B bdABcB D D

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen bAC EaDdD c cDDBdDBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 6 3 46
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,149 292,440 143 179 185 221 2747

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 61 25 54,75 46 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDE         cB  dDdBCBDEcdCdBcBEBEeaceEa

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EDcdaBCDBdBCADaACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC BACEdEEE                   BcaCAa DD 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEACEBDE AEbdCDaBeD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAD KANPAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,753 292,440 134 168 174 208 2631

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 1 4 0,00 0 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 64 29 56,75 47 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDaCDCE bbBCcBDCADdBdBaEcaCCBEBEBECBceEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E adaeaDBdBCAD ACEAe     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC BACEA EE  DCDE d AAC    B  dB e      

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen c dAe dDb  EbbCDBd D

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 5 0 38
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ZEYNEP ŞENER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,676 292,440 157 198 204 257 3186

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 59 31 51,25 43 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe Cc CDCEc  Bd BDCdD BCBDEeaCCBb EBECBbBbE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EcaCDBa cEBCADaACEAe     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC  bCEb E cD CeE  DA CEc a      eA   D 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EeE ddaaE A bdCaa CD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 6 2 46
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,960 292,440 84 110 110 115 1252

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 29 9 26,75 67 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 81 32 73,00 61 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe  CCDCEDe BDCCDBadBedDEcdCCBEBEBECBBDEaEe

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adaEaDddCBAD BCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCc EEbACDEEADaCAACaADEdcABCCCAdDB Dcb

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACddaDaD EdcbDBbDB 

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 11 2 85
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,177 292,440 146 182 188 225 2780

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 62 28 55,00 46 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CcaCDCE C BCcBeCdDdBeBDEcBCdBEBEBECcbBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E aaaBeDedcCAbaACEAe     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik C   ACEAEEEADDCDdEAD          B         

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen dDbAeb DEB Ec Ca B D

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 1 23
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH YAPICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,895 292,440 136 170 176 211 2662

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 60 15 56,25 47 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CcEC CE   Bdc   ADEBCBDEAdCCB aEBECBEBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E aC aaD  BC D ACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik C   ACEAEEE D C EE D   a      dB        

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen dDE C  DEa c  CaaBCD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 4 1 31
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BOZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 427,602 292,440 15 21 21 21 130

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 99 14 95,50 80 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe aCCDCEDcBeDCC BCEBC DEcdCCBcBEBECBBDEE B

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal b aEaDBECBADaBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCAEEaEACDEEADDCAAC  DEEE BCCCABDBCDED

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACEEBDBDAECEDaBeDBd

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 11 0 85
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE DÜLGER*LU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 446,646 292,440 6 10 10 10 29

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 105 13 101,75 85 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDECDCEBCDBCcBDCeDdBbBDEcBCCBEBEBECBEBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EaEaDBaDBEBCADaACEAe     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACEAEEEeDDCDdEADAACEAd B EBBCCADCDDE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 9 2 69
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EBINÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 244,940 292,440 195 256 280 439 5326

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 21,10 20,93 13,44

Toplam: 120 38 15 34,25 29 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe aCCDC baB D    CEB ADEcabdBEBEB CacDEEc 

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal a  EDDBE eAD cbCA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik     AEE     dE   C     D                

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 1 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 1 15
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,932 292,440 125 155 159 186 2262

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 66 24 60,00 50 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCcCED Bd CCeBCdc dDEAdCCBEaEBECB DEEEd

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal ad E DBECBA cB Cb Ab     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BC b EEEA  EEAD C AC  D      CCABD    b

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen bACbEaDcDAb Eba CDaC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 6 0 46
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN ASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 229,538 292,440 202 265 295 484 5952

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 7 18,25 46 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 21,10 20,93 13,44

Toplam: 120 33 16 29,00 24 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe  CCDCa c      BedBCADEcdCCBEBEBE B D  a 

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal ad E c aeBAD  C A  E     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  cC A E  eC    b C  d  D                

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 1 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 1 2 8
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKBAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 429,903 292,440 14 20 20 20 111

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 37 0 37,00 93 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 99 11 96,25 80 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CcECaCEBCDBC B CADdBCBDEeaCCBbBEBECBdBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EDaC BCDBd CA aACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACEAEEEADDCDEE DAACEAE BCEBBCCADCDD 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEACEdDEB EDCCDBB D

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 12 0 92
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ULUDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,552 292,440 89 115 115 122 1314

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 1 4 0,00 0 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 77 19 72,25 60 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe cCCDCEccB DCC BCEBCADEcdCCBdBEBECBBDEEEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal  CaE DBEeBADbBCCbBAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCC  EEEdCDEEADDCAAC    E  B   ABbB    

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen bbC da aD EdEaDB DBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 8 0 62
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLDENİZ KOÇAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,899 292,440 69 95 95 96 1042

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 82 23 76,25 64 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CcECDCEBCDBCcBDCADEBCBDaedCCBEBEBEeBEBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EcaCeceD aBCADaACEAe     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC  bCEA EEdDDCDEE DAACE E B  BB CAD e  

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEAC aD BcEDdCacBCe

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 10 0 77
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ÖZGÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,949 292,440 46 65 65 65 610

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 89 23 83,25 69 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe aCCDCEbdBBDCCDBCdBCeDEcBCdBEaEBECBBDEEEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal EaaEDDBEeBADccCCA Ab     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCCA EEaAC EEdDDCAAC  DEEEABCbCABDBCD e

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACbEaDBDAECEbDd eBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 12 0 92
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,590 292,440 68 92 92 93 986

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 81 17 76,75 64 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCcCEcB  DCCDBCdBCADEbdaCBcBEBECBBDEEbB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal a eE D dC ADaBaeA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCCAEEEEACDcEADDCAAC  DE    d CABD C   

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACEE DBD ECEDDBdD C

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 7 2 54
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TAŞKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,894 292,440 62 85 85 86 874

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 84 21 78,75 66 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCcCEDcB eCC  ddBdeDEAaCCBEBEBEecBDEEdB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal a aE DBd BADbBCCA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCCAEEEEACDEEADDCAACE DEEc BC CAB  CD D

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EAeEdBDBecEdEDDB DBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 12 0 92
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,789 292,440 39 58 58 58 502

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 90 17 85,75 71 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDECDCE CDBCc DCADdBCBDEcaCCBEBEBECBcBEa

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E ada bD EBCADcACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC BACEAEEcADDCDEE DAACE E BCEBBCCADCDDE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEACaaD B EbCCDaB a

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 11 0 85
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
JİYAN YEŞİLTEPE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,154 292,440 44 63 63 63 567

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 91 27 84,25 70 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCDCEDBBaD CeeCdBdeDEcBbCBEaEBECBBDEbEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adDEaDBdaaADbBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCAEEEEACDEEcDaCAACaADEEE BCCaAeDBCDED

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACbEaDBDAEedDaBCDBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 11 1 85
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KIRÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,142 292,440 73 99 99 100 1079

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 82 25 75,75 63 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCDCEDcBdDCCeBCdBCADEcdCCBEBEBECBBDEEbe

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aCaEcDBdCBADcBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCC  EEEACDE ADDC AC  Dc c B C AdDB D  

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACEEdeaDcbecDDBdaBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 6 1 46
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,158 292,440 77 103 103 104 1117

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 80 21 74,75 62 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe Cc CcCEBCDBCcBDCeDdBCBDEcdCCBEBEBECBEBdE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E aCaBaD aBCADcACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACEAEEEb abDE  D AC   EB Ec CCA     

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen dDEACEdDEa EDdCD BCD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 6 0 46
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖNENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,774 292,440 177 229 241 337 4212

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 21,10 20,93 13,44

Toplam: 120 49 25 42,75 36 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDdCDCE   adcBc ADEedBDEcdeCBcBEBEdaE EE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EabCaebDedcCADcACEAe     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCD ACEA  EAb C E  DAAC        Bd A     

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 5 1 38
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 407,394 292,440 27 41 41 41 334

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 94 21 88,75 74 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCcCEDdBaDdC BCdBCcDEcdbCBEBEBECBBDEEbB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal a aE DBdCBADcBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCAEEEEACDEEADDCAACadeE EABCCCABDBCDED

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACEEBDcDcE EDDBaeBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 10 2 77
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BAHADIR SERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,458 292,440 38 56 56 56 466

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 92 25 85,75 71 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCcCEDcBeeCCDBCdBddDEedCCBb EBEeBBDdEEe

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal EdcEDD dCBADbcCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCAEEEEACDEEADDCcACEADEcE BbCCABeBCDEc

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACEEBDBeAEdEDDBCDBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 9 3 69
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,490 292,440 45 64 64 64 602

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 89 23 83,25 69 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CcaCDCEeCDBCcdeCADdBdBDEeBbCBEBEBECBEBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EcadaBaDBdBCADaACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC BACEAEEcADDCDEE DAACE EEBC BB C D eD 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen dDEACEdDEBcEDCCDBBbD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 12 0 92
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KAAN AKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,894 292,440 105 133 135 146 1641

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 74 26 67,50 56 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDaCDCEaaaaCcBD dDdBeBDEcdaCBEBEBECBEeEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EcadaBCDBEBCADcACEbB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC BACEA EEdDDCDEE DAACEA    EB a A  D  

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen dDEAC aDE  Eb Ca B b

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 9 0 69
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE Z  KAYAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 225,838 292,440 205 268 298 496 6090

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 9 15,75 39 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 32 18 27,50 23 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe dCCcCE c  eC   CdBCeDEcdCCBbBEB C   E   

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal      b         CA AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik    C  EE A D                            

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen Ebb EB  e c baaBdD  

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,504 292,440 35 53 53 53 447

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 91 19 86,25 72 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDECDCEBCDBCcBaCdDdBbBDEAdCCBEBEBECBEBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E adaBeDBdaCADbACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik eC BACEAEEEADDCDEE DAAC    BC BBdCAaCbD 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEACEdDEBAEDaCDBB D

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 9 0 69
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,812 292,440 56 78 78 79 801

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 7 3 6,25 63 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 87 29 79,75 66 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CcECDCadCDBCcBcCADdBCBDEAdCCBaBEBECaEBcb

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EabdbBCDBdBCADaACEbd     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBcCEAEEEAcDCDEE DAACEAEb CEeBCaADCDeE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen dDEACEBDdd EDdCDBB D

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 10 2 77
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA METE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,624 292,440 163 206 212 272 3403

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 55 22 49,50 41 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDaCDCEBCbBCcde AD  CBDEcdC   BEBECBb E 

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal a adD  D Ee AbcACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC  ACEA EEb D DEE D A           CA     

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen ED ceba Ea  c CDB dD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 0 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 4 0 31
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RUHİ ÖNDER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 423,464 292,440 17 23 23 23 154

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 7 3 6,25 63 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 98 16 94,00 78 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCDCE BBaDCCeBCdBCdDEAdCCBEBEBECBBDEb B

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal b bEDDB CBAbaBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCAEEEbACDEEADDCAAC  DEEEABCCCABDeecED

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACEEBDaDbECEDDBCDBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 12 0 92
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 433,834 292,440 10 16 16 16 95

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 18 0 18,00 90 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 99 6 97,50 81 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDECeCEBCDBCBBDCADdBCBDEcaCCB BEBECBEBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EDECDBCDBEBCADDACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC BeCEA EEADDCDEE D AC     C BBCCAD eD 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEA EBDEBAEDCC BBCD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 7 0 54
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,194 292,440 110 138 140 153 1758

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 73 29 65,75 55 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDaCDCE CDBCcBeCADdcCcDEeBbCdEBEcEeaEaEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E bdaBCDBdBbADaAdEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC BACEAEEcA D bEE DeACE E BC BB C D e  

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen dDEACceDEBc  CCD  bD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 9 1 69
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN SAB 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 405,650 292,440 29 44 44 44 368

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 92 17 87,75 73 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CcaCDCEdC BCc e ADdB BDEcdCCB  E ECddcEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EDa aBCDBdBCADcACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEA bB EBBCCADCDDE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEACEBDEBAdDCCDBBCD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 0 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 10 1 77
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRACE REİS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,685 292,440 55 77 77 78 764

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 85 19 80,25 67 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCDCEDcBaDCCDBCdBCADEcdCCBEdEBECBBDaEdB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal EdaEcDBEaBADaBCCbBAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCAEEEbACDEEADD A C  D      C ABD     

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACdEdDaDAEdEDDBCDBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 6 0 46
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED OKUMUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,944 292,440 103 131 133 144 1613

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 9 12,75 32 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 33 6 31,50 79 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 74 26 67,50 56 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDECDCd     cBe dDdB   EcaC   BEBE    dd

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E aCaBaDBEBCADeAdEAc     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CbDBACEAEEEADDCDcEeDAAC edEBCEeBCCADCDDE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEAecBDdB ED bDaBCD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 9 3 69
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUZAFFER GÜROY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,087 292,440 80 106 106 110 1189

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 79 22 73,50 61 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe aCCDCE cBaDbCDBCdcCeDE dCCBbBEBECdBDEEE 

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adaEcDBECBADbBCCABAb     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCAEEEcACDEEdDDCAAC  D  c BC          

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EbCEEBDcDAdCEDD CDBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 9 0 69
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,573 292,440 93 119 119 128 1399

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 7 2 6,50 65 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 12 1 11,75 59 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 75 18 70,50 59 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe  CC CE cB eCC   dBCdDEcdCdBcaEBECBBDEE  

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal ad E D ECBAba CC  AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCCAEEEEACDEE DDCAACaeDEEE B CaABbB DED

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EAC EBDB    E DB DBb

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 0 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 10 1 77
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,679 292,440 169 212 220 285 3552

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 55 27 48,25 40 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe C aCDCEeCDBCceD eDdBCBDEcaCCBbaEBECBbdEc

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E adaBac E   DbACbA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC BACEeEEE D CDEc D         EB  eA C   

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EbEAea         a B D

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 3 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 1 23
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKYOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,212 292,440 115 144 148 166 2054

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 6 22,50 56 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 3 3 2,25 23 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 66 14 62,50 52 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDEC  E C  Cc eC DdBCBDEcdCCB BEBEbB  EE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E  dDBaD  BCADcACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC BACEA EE DDCDEE D AC          aAD baE

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEAC dD e    C    D

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 6 0 46
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 0 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,895 292,440 108 136 138 150 1722

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 72 22 66,50 55 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCDCEDcBaDCCDBCdBCeDEcBCCBEBEBECBBDEa  

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal EdaE DBdaBADaBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik    CA d EA D bAD C AC  D    B    dDB D D

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EAC daDaDcE EbDBaDab

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 1 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 5 1 38
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,834 292,440 47 66 66 66 612

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 29 0 29,00 73 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 86 13 82,75 69 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe aCCDCEDcd   CDBCdBCADEcdCCBEdEBECBBDdEEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal    b D E  ADcBCCbcAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCCAEEEE  DEEADD AACE DE      CABDBCDED

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACEEBDBDAECEDDBeDBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 9 0 69
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,623 292,440 123 153 157 184 2239

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 21 0 21,00 53 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 65 20 60,00 50 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCcCEec e     CdBCADEedCCBcBEBECBBDEEa 

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal ad E a  CBADc bCbeAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCCA EEEACDE A DCAAC  D    BC   B      

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen bACbE D D ECb DBbDBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 7 0 54
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SARIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,352 292,440 127 157 161 188 2278

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 1 4 0,00 0 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 15 8 13,00 33 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 68 32 60,00 50 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCcCEDcddDCCDBCdBbdDEeBCCBEBEBECBBDEEEc

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal EecEcD ECBADccCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik   CCd EEEACDEd  DC  a  D cE B deAab     

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen bACbEaba c dcDDBaDdC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 3 23
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 1 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,287 292,440 92 118 118 126 1378

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 4 3 3,25 33 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 78 27 71,25 59 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCDCEcBBaDCCDBCdBCADEcBaCBEBEBECaBDEEce

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adaE D EaBADaBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCCA EEEACDEEADDb AC  Db E BCdeABD  Dc 

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen bAe daDcDeceE DBCe C

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 8 1 62
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,382 292,440 82 108 108 112 1202

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 79 21 73,75 61 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe aCCcCEDBBcDCCeBCdeCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal aCcE D EaBADbBCCb AE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BCCA EEbACbEEADbCAAC  D  E B    BDc D  

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen bAbEdBDBD E b DBbDaC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 4 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 8 0 62
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 385,932 292,440 53 74 74 74 718

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 87 22 81,50 68 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCDCEcdBceCCDBCdBCADEcdCCBEdEBECBBDEEbB

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal adaEcDBECBADbBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik  BeCAEEEbACDcEAD CAdC  D EE BCCCABD  D D

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen Ebe EaDBDAE EDDBeDBC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 8 2 62
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,389 292,440 112 140 144 160 1909

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 70 24 64,00 53 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CD CDCEaCD CaBed DEBeBDEAdCCBcdEBECadBaE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E adaB DedBCADbACEAe     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC BACEAEEEbD CeEE DA C   E C  B eA     

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen E  ACE DEac D CDBBdD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 8 0 62
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 430,113 292,440 13 19 19 19 108

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 100 15 96,25 80 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe ECCDCEDcBBD CDBCEBCeDEcdbeB dEBECBBDEEE 

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal a DE DBECBADbBCCABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik DBCCAEEEEcCDEEdDDCeACcADEEEABCCCABDBCDED

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen EACEEBDBDAECEDDBCcaC

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 0 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 11 2 85
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 1 0 100
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURTEN TATLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 172,796 292,440 208 273 307 538 6971

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 20 7,00 18 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 1 15 -2,75 -14 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 22 49 9,75 8 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe aCCcdEeadca a BdacCAcE dbda BEBEadc E   

Cevap Anahtarı B ECCDCEDBBBDCCDBCEBCADEABCCBEBEBECBBDEEEB

TYT Sosyal bdcEbadEacAcb CbABAE     

Cevap Anahtarı B ECDEDDBECBADDBCCABAECBBAB

TYT Matematik      E       b a       b                

Cevap Anahtarı B DBCCAEEEEACDEEADDCAACEADEEEABCCCABDBCDED

TYT Fen adabcda ac aa D dead

Cevap Anahtarı B EACEEBDBDAECEDDBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 0 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 0 3 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,392 292,440 109 137 139 152 1754

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 71 20 66,00 55 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe Cc b CEc  BCaBD *DdB BDEAdCCBEBEBECB  EE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E bCDBCDBdBCAbcACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik C eBeCEAEEEADDCDE  DAACE       BCCA     

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEbCa DEc bb CDaB e

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 1 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 7 0 54
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,100 292,440 174 221 233 308 3821

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 52 26 45,50 38 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CcabcCE C dC    ADdBCBDEc CeaEaEBECBcBEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal EcEa B DBEBCADbACEA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik    ccCEe c    CDE  DbA           aA   D 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen E EAC cDca  b CDc b 

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 3 1 23
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP AYANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,422 292,440 85 111 111 117 1267

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 79 26 72,50 60 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDECeCEaCDBCcBDCdDbBCcDEcdCCBcBEBEeBd Eb

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E EdaBCDBEBCADbACEAB     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik  Ce ACEAEEEADaCDE eDAAC c  a EBBbCA  D  

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EeEACEBDEc  DdCDaBaD

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 1 2 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 6 2 46
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 1 0 100
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Eşkenar Dörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,875 292,440 175 222 234 309 3828

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 2 3 1,25 13 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 52 26 45,50 38 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CDaCD E    C B  cDd bBDEcdbCBEaEBECaceEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E ad B D EB ADeACEAe     

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC   C A EE   CaE  DAACa     E   e eeDD 

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen EDEAeba  a E   Da  e

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
İsim-Fiiller 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 2 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 5 1 38
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 1 0 100
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ACİL DK TYT

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,195 292,440 180 233 247 355 4372

Katılımlar: 208 273 308 540 7096

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 25,05 24,80 21,95

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,22 1,27 1,02

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,92 2,95 2,34

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,97 3,01 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,85 3,85 3,84

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,96 11,07 9,76

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 16,92 16,75 11,14

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,17 4,18 2,30

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 21,10 20,93 13,44

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,77 3,68 2,36

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,24 2,24 1,08

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,87 2,84 1,73

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 8,87 8,76 5,17

Toplam: 120 49 30 41,50 35 65,98 65,55 50,33

TYT Türkçe CcaCaCEab BCdBebdDdBCBDEABCCBbBEBECBEeEE

Cevap Anahtarı A CDECDCEBCDBCBBDCADEBCBDEABCCBEBEBECBEBEE

TYT Sosyal E ad BCD d dADaACbA      

Cevap Anahtarı A EDECDBCDBEBCADDACEABABCBB

TYT Matematik CC BeCE  EEb Dd    D A                  

Cevap Anahtarı A CCDBACEAEEEADDCDEEADAACEAEEBCEBBCCADCDDE

TYT Fen E  bb dDc c bd aaB  

Cevap Anahtarı A EDEACEBDEBAEDCCDBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
İsim-Fiiller 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
İki Paragrafın Karşılaştırılması 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 4 3 1 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da coğrafya ve iklimin, insanların hayat ve geçim tarzları üzerindeki belirleyici etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Emeviler ile birlikte İslam Devleti'nin yapısında meydana gelen değişimi analiz eder. 1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
İnsanın özelliklerini ayetlerle açıklar. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0
Allah'ın varlığı ve birliği konusunda akli ve naklî delilleri analiz eder. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 2 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 2 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 13 2 0 15
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Özel Açılı Üçgenler 1 0 0 0
Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Eşkenar Dörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Mıknatıslar ve Manyetik Alan 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Mol kavramını açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz eder. 1 0 1 0
Mantarları tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Proteinlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 0 0
Bitkilerdeki vejetatif üremeyi açıklar. 1 0 0 0
