
SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA EVRİM KESER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,578 282,690 168 218 824 16638 157446

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 49 18 44,50 37 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCaE AbBB BBAEdCDEbDADCcDADAaDDEeBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal A eeaCcAe ACDBaDA Ed     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik EbCB  cE       D  CDbE                  

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen    a                

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 1 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,533 282,690 70 96 202 4021 41484

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 82 19 77,25 64 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCaDEbcA BABBAE CDE Db dDcADe DDEBB 

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal ACDcECDAedACDBEDAeEa     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBAB EDDC AEBDD CDA       CBCDcA CcAcB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BE bdDcDDEBCAEd BEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 7 1 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 3 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,535 282,690 177 231 921 18684 175301

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 6 17,50 44 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 44 16 40,00 33 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe eEB EB  CcBBAAaA B  EbCDAcC  D d  DD    

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal DBACcCaEceD ACEDAEC      

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik E aAaBE b   BE     C          DC     A  

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen        a      c a  E

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 10 5 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 1 22

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEN NİSA SÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,493 282,690 32 48 86 1872 19317

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 93 22 87,50 73 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDE AcBBABaAEEdDEbDADbDDADACDDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal eaeBaCDABcACDBEDAaEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABbEDDCdcEBaD CDAEBD B DCaCDDA CEAEB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEbDdDBDDbaCAEdABEDc

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 5 0 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMİN KANTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 190,620 282,690 203 271 1310 28906 266069

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 6 6,50 16 25,44 24,93 21,15

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 10 1 9,75 49 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 18 7 16,25 14 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CcBCaB bC   AcdAAd                      

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Fen  BE    DB DEA   DEBd

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 10 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KEREM YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,573 282,690 63 87 169 3578 36475

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 23 0 23,00 58 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 83 15 79,25 66 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe cBCEBCCD  AAed dBA dCDEbDADbDDADA DDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal eCDcECDAebACDBEDAcEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABAEDDCEAEBD              CDDA CEA  

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEaaCDBDDEBCAEAABEDd

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SEYFİ ALTINAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,898 282,690 75 101 212 4162 42888

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 83 24 77,00 64 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCD cAAeeAdBAEECDEbDADaDDADACDDEaBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal ACDBECDAecACbaEDAcEb     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBdBcEDDCEAEBDD CDA B  BAD  Cbc BCEA B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen eEcaeDcDDEBd  AA  cE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 5 0 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,008 282,690 173 224 873 17576 165650

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 4 0 4,00 57 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 49 27 42,25 35 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe eaBCEBE bDBBcdcAdBd ECCcAcCDDcAADaDDBDEe

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal cae cd  Ad  AC DebCD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik aC AB E    CBE   DDC           Cb       

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen cBb    D  DE Ed D Bb

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 0 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,420 282,690 92 121 324 6451 65938

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 4 4 3,00 30 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 27 9 24,75 62 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 77 34 68,50 57 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBdEBCCDb cceBABBeEdCcECDee DDADAecDEBB 

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal eCbeE DAecbCDBEDADEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABAEDDCE EBeD CDAdBDCcAaCeCD dcbdA B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BcaDCDcDDEaCAEd BdDd

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 4 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 2 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YURTTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,168 282,690 174 225 880 17706 166880

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 2 2 1,50 21 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 49 29 41,75 35 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CdBCaaEdbDeBAAaAbBdEEbCcAcCDeDAAD       

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal eceCa D  e     DAECD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik EC AaBbAaED BE  bDaC          DC     A  

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen aBcCaD De Db  A D Bb

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 5 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,250 282,690 40 58 109 2289 23316

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 90 20 85,00 71 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe aEBCcB bCDBBcbaeAdbEECCDADCDDcAADCDDBDca

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal c A ECDdAeDBACEDAEba     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEcDdDCBEAD DDCA EB BCDB DCDACE ABE

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen bBECDDBDBCDE EA DEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 5 0 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 234,263 282,690 191 252 1108 23238 214125

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 19,77 19,87 12,67

Toplam: 120 38 27 31,25 26 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe dEBCcB  Cce c BA dddEaCDADCbccAADaDeBDEe

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal eBAC  DbccDdAC DAEb      

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik E  ca  c EDeBE   DDCb       d           

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 1 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALANUR ALHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 201,530 282,690 200 268 1271 27825 255590

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 6 12,50 31 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 19,77 19,87 12,67

Toplam: 120 23 11 20,25 17 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EB E C    Abee BaA   cECD Dd      DD  B 

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal Aa edCDAB      DADEb     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik               a                         

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 5 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 1 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EMRE EDİZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,550 282,690 153 198 701 14003 134741

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 15 12 12,00 40 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 2 5 0,75 8 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 17 17 12,75 32 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 61 47 49,25 41 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBdcBCCDd cAedecBAEdCcECDAD ccADA eDcBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal c aadCDAB AaDBEDc Ed     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik EdCBAB EDDbdbEB adCDeEBcdBe bcCecc   dbB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BcaDCDaDbcBCcEbABbDd

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 2 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 3 3 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FATİH CANDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,453 282,690 97 127 345 6862 69906

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 70 8 68,00 57 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBEECDBBAABAABdEECCDADCDDDAADCDDBDEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal DeACECDEAdDBACEDeECD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABB  DEDeB                           

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen  ab D  D C      Dd  

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ GÜLÇUBUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 424,538 282,690 14 25 40 879 8394

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 33 6 31,50 79 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 99 17 94,75 79 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe cBeEBCCDE AcBBABBeEECDECDADCDDADACDDcBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal ACDBd DAe ACDaEDADEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABcEDaCEAEBDDdCDdEeDCB DCaCDDABCEAEB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEaDCDBDDEBCcaAABEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 3 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 431,588 282,690 8 17 27 657 6119

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 101 16 97,00 81 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe cBCEBCaDEcAABBABaAEECDEbDADCcDAcACDDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal cCDcdCDce ACDBEDAeEb     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABbEDDCEAEBDD CDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEaDCDBDDEBCAEA BEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 5 0 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN İŞLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,313 282,690 48 66 125 2623 26711

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 88 17 83,75 70 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBEECDBBAca  BEEECCDADC DcAADCDDBDEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal  cACadDcAeDBACEDeECD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEbbED BEcDCa CbDEB  b   DCDACb   E

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen EBECDDBDBCDEAEA DdBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 3 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,868 282,690 20 33 58 1316 13152

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 96 19 91,25 76 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDEEAABBABaA ECDECDADCDDADeeDeEeBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal eCDBECDAecACDBEDAaEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABcbDDCEcEBD CCDAEBDCaAD BCeDA CEA B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEcDdDBDeEBCAEAdeEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 4 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,835 282,690 71 97 205 4074 42089

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 81 15 77,25 64 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEB  C BB ABeAcE ECCDADCDDcAbDCDDBDEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal eeACaCDcAeDBAC DAEC      

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEcDEDCBEAD DDCAcEB   D   CDA      

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen bBEeDD DBCeE  AAD Bb

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 4 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ARIMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,513 282,690 141 183 618 12147 118785

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 61 30 53,50 45 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBaCDb AAeBedBAEEaDEbDADC c DA DDcBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal AdbBc DAeaAaDB Dc Ed     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABcEDDC bEBD  CDAEB  d     Dab      

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BcbDeDcDD  d  c cE d

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 2 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,448 282,690 59 83 162 3444 35042

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 86 24 80,00 67 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCaDE AABebBBAEaeDECDADCDcAD aDDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal c bBECDAecACcdEDeaEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABbEDD cAEBDDC b EBDbB DCeCDD BC cE 

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEEDdDBDDcBCAEAbBEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 4 1 67
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,118 282,690 91 118 305 6055 62156

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 10 1 9,75 49 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 73 12 70,00 58 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBaCDE  ceBbBBeEEdDECbADCDDADACDDE BD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal e bBa DA  ACDBEDA EC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECC ABbEDDCE EBD  CD  B CB    CD     A  

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen B  D D DDE    b BEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ERGÜNE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 215,603 282,690 198 265 1214 26064 239378

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 9 15,75 39 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 31 24 25,00 21 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe cBeE Ca   Ab B BaAE  bEaD b   ADAeDDEBB 

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal c c d DdB AaDa D         

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik     d        dB   bDAd                  

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen db cCDde      A B D 

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 5 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 1 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 2 0 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,365 282,690 66 90 179 3716 38283

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 82 12 79,00 66 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDEEAcBBABBAEECDECDADCDDADACDbEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal AdDB  D ecACDBaDAaEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik E  dABeEDD    B D CD E D       D A  bA  

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEbDCDBDDEBC EAcBEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 2 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA UYGAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,215 282,690 143 185 622 12201 119176

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 60 27 53,25 44 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCdBE CeeBcAaAABa ECCeADCbcDeAD DDBacB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal D A EaDcAcDBAC DAEda     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik E CABBEcDEDCBE adDDCb                   

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen  BbCbDcD C d  e DdBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 4 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 3 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARİFENUR DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,093 282,690 136 175 555 11013 108995

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 12 0 12,00 40 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 60 15 56,25 47 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEB dCDBBAcadABdEEeCDAbCDDDAADCDDBDEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal ba C CDd eDBAd DAEa      

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik E  ABB  DEDCB    D C     B    aC  C  A  

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen        D  D   e D  E

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 0 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,840 282,690 86 112 276 5500 56573

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 2 0 2,00 29 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 11 1 10,75 54 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 74 8 72,00 60 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBC BCCDbEcA BABBebECDECDAD DDADACDDEBB 

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal A     DAe ACD  DAaE      

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik E C ABAED CEAEBDD     BD       DDA CaA B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen B     BDDEBCAa  BED 

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 0 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 2 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR OTCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,945 282,690 98 128 351 6913 70393

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 2 4 1,00 14 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 73 22 67,50 56 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDEEAABBABBeEdCcabDADCDDADACDDEeBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal ACeBbCDAeEACcBEDADEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECe ABc eD E  BD   cA         CD     A B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen abcDCDcDD cdbaA BEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 1 17
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KADAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,020 282,690 122 154 465 9026 90814

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 68 28 61,00 51 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe cBeEBCbD  AAeBABBAEdCcECbADCDDADACDDcBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal e bBdCDAecAabBaDeeEb     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCeA bEDD   dBDDCCbA         Cb   CEA B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEbcCDBDDEe  aA BED 

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA ÖZSAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,095 282,690 179 234 967 20116 187786

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 45 33 36,75 31 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe daBC BE bD Bc ceAddEECbcecaaeDedD DDdDce

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal  cea   c eDBAa           

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik EC ABeE cED BE D   CA         Dd dC  A E

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen  B CbD DBdDE aA DE E

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 5 5 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 6 22

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 2 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 383,510 282,690 57 79 154 3198 32627

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 84 12 81,00 68 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CcBCEBE a BB ABA B EEaCcADC DDAADCDDBDEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal eB Ca DEdBDaACEDAECc     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABeE  EDCBEAD  DC  EB      DCDAC  AB 

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen bBECDDBDBdDEAEA DEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 3 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,253 282,690 106 136 379 7428 75350

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 70 19 65,25 54 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe cBCccCCDEEAA dAB e      DbeC DAD CDD  BD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal eaeedCDdBEAdDB D  bC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik E C AB E DdEAEBDD bDAEBDC  D  C D      B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEaDCDBDDEBCAEAABEDd

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 4 1 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 4 0 67
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,598 282,690 146 188 626 12302 119967

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 0 5,00 71 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 2 4 1,00 14 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 59 24 53,00 44 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe dcBC BEbCDBBcAaAABE EC  ADCaDDA     BDEa

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal cdbC  DEAeDcAabD E       

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik  CaABBE bd CBEAD DDC  d       D D    c  

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen  BE DDBDedDd dAdDEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 7 0 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 1 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 2 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,918 282,690 51 70 131 2795 28497

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 86 13 82,75 69 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe  EBCEBEcCD BcAaeABEEEC DAD D  AADeDDBDEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal   A ECDEAeD ACcDAECa     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBE DEDaBEcD DDCb E A C   DCDACEBAB 

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen  BEdDDBDaCDEAEA DEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 2 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,933 282,690 120 152 456 8932 89827

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 66 19 61,25 51 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe cBCEcCCDEbcABB BBe  aDECDADdDDADA DD  BD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal bC  d DAe ACDBEDeDEa     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABb DDCEbEBDD CD dBD           C A B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEb d  DDE b a   ED 

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 1 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,873 282,690 134 171 520 10222 101765

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 62 16 58,00 48 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe eEBCEBE aDBBAAaeABEbECeDAbCDeDAAD DDBbEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal cBeC  D dBDcACEDAECD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCAB EA ED B    D CA d   C a        A  

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen        D     EA Dd E

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 0 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,993 282,690 109 139 386 7554 76623

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 70 18 65,50 55 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDb AAeeABBA ECDECDAabDDADACDDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal ACec  c e ACaBEDeeEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBAB EDDC b BDD     BD B        BC   B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BcbD DBa EeC E ABc  

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 406,298 282,690 29 44 77 1664 17147

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 93 17 88,75 74 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDEbcABdeBBAEECDECDADCDDADACDDEdBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal ACbeECDAecACDaEDADEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABbEbDCEAaBDD CDb BDCB a  CDDA  EA  

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEaaCDBDDEBCAEA BEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 4 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,290 282,690 67 91 180 3723 38350

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 84 21 78,75 66 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBbECDBBAABeABEEECCeADeecDAAD DDBDEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal   c cCD dBbaAaEDeECD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik E CABBEcDEDCBEcDCDDC  EB  CDB bCD C  cBE

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen  BEeDDBDBaDEAEcADdBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 4 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 385,155 282,690 54 76 146 3077 31341

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 88 26 81,50 68 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe aEBCEBEbCbeBAABeABdEECCDADCaDDAcDCDDdbEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal bee aCD ABDaAaEDAEC      

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEbDEDCBdbD caCADEB aCDB DCDACEBABE

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen aBECaDBDBCDEAEAdDdBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 3 2 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT YAĞIZ CANPOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 447,600 282,690 3 5 10 291 2531

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 106 14 102,50 85 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe eEBCEBEbCDBBAABAABEEECCDADCaDDAADCDDBDEa

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal bBACECDcAeDBACEDAECD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEbbEDCBEADaDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen aBECDDcDBCDEAEbcDEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 5 1 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,530 282,690 99 129 355 6957 70851

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 4 3 3,25 33 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 72 20 67,00 56 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBC BEbCeBBAABAAdd EeeDADCD cAAD DDBDEd

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal b e   DdABDcAC DAE       

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik EC ABBEcbEDCBEAD DDC          DbcAC  Ae 

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen  BbeDDBDBCDEAEA DdBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 2 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 420,683 282,690 17 29 47 1022 9987

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 1 32,75 82 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 0 12,00 60 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 95 6 93,50 78 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBE CD BAAB AB EECCD DCDD AADCDDBbEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal      CD ABDBACEDAE       

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEd EDCBEADbDDCADEB BCDBCDCDACE ABE

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen aBEC DBDBCDEAbd DEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 0 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 5 1 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK BESNİLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,513 282,690 169 219 826 16654 157555

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 7 16,25 41 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 47 13 43,75 36 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe  EBd B  C     BeAB  EdC ADebDcAAD DDBb  

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal a e   DcAB               

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik  C ABB cDED BE   D         D   CD       

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen  BcdDDBDB DE EA D BE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 2 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK GÜNEY SARIÇİÇEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,545 282,690 87 113 287 5715 58751

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 75 16 71,00 59 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEeCCDEEcABdABBeddCDECDAD DDADACDD    

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal ACbaECaAecACbaEDADEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik    B  b    EA    C  A     A  BCDD BCE EB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEaDCDBDDEBCdEAABEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 0 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 2 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 403,723 282,690 31 47 84 1814 18629

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 34 5 32,75 82 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 93 21 87,75 73 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDEbAd BABce ECDEaDADCDDADeCDDEeBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal A baaCDAeEACDBEDAaEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABcEDDCEbEBDDCCDAEBDCBAb aCDDdBCEAEB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen B bbdDBDDEBCAEbAB DE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 6 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,258 282,690 77 103 222 4390 45226

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 81 19 76,25 64 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBEECDBecABAABEdEeCDADCDDDAADCDDBDEa

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal c     D  eDBACEDAEC      

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEcDbDCBEADCDDC DdB    e DCcAC  A  

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen  BbdbDcDBdDEAEb DdBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 4 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,413 282,690 142 184 619 12161 118922

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 58 18 53,50 45 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe eEBCEabbCDeBAAceAB  ECCbADCDDDAADCbDBDEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal a e     de BA  DAE D     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCAB EbDEDCBE D   C                    

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen bB  DDBD  DE cAd dB 

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 1 0 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA TUĞLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,263 282,690 149 192 660 12957 125624

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 19,77 19,87 12,67

Toplam: 120 57 21 51,75 43 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBdEBCCDE AcBBABBeEECaEbDbe DcADe DDcaBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal eCaBdCDdB ACbB DADEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCeABc DDCE dBDa CD E  CB DCa          

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 2 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖPRÜLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 408,735 282,690 25 40 70 1532 15759

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 2 32,50 81 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 92 10 89,50 75 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEB CDEEAABB BBe  CDEbDA CDDADACDDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal cCea  DAB ACDBEDAaEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECC ABcEcDCEAEBDD CD EBDCB D aCDDA C A B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEaDCDBDDEBCAE ABED 

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 4 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAN AKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 408,015 282,690 27 42 73 1581 16192

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 16 0 16,00 80 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 92 11 89,25 74 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEB  CDBe ABAABEbEbCDADCDDDAADeDDBDEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal ecbCE D  aDBACEDAEC      

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEbDED BEADCDDCADEBABbDdCDCD     BE

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen EB CD  DBCDEAEA DEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 6 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK CAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,330 282,690 167 217 813 16366 154893

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 3 0 3,00 43 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 52 29 44,75 37 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EB cBCC E AAecddBAdEecEbDA CDDADAeDDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal e e a Dde ACDBEDeDEb     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik E C ABcdDD d EBa dC   e  B a a          

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen B bDe cDDE    e B D 

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 1 2 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,323 282,690 117 148 423 8286 83808

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 20 9 17,75 44 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 71 32 63,00 53 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCbDE Acee BBA dCbEaDADCDDADAaDeEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal ACDea DAecAdDaEDA Eb     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABb DDCE  BDaebDAE Dba   eCe dB EA  

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen Bb DeDcDDEadcEAAcEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 2 3 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK YÜKSEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,340 282,690 126 163 492 9629 96418

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 65 23 59,25 49 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEcbcaDBBcbabABEEECCbADCDDc AD DDBD  

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal DcAdECDcAeDBAC DAECD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik EC A  d DED aEb  DDC  E                 

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen bBcCDDcDcCDE bAdDEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 0 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 0 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN ALICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 199,333 282,690 201 269 1275 28063 257923

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 1 13,75 34 25,44 24,93 21,15

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 1 1 0,75 11 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 21 6 19,50 16 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCbD E A   BBA E D                  

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Fen Bb bCD e   C  c BEDd

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 10 1 0 10
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 434,533 282,690 7 16 24 575 5275

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 37 0 37,00 93 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 101 12 98,00 82 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBEECDeBcABA BEEECCDADbeDDAAD DDBDEe

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal aB Ca DEAeDBAeEDeECD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEADEDCBEADCDDCADEB BCDBC CDACE ABE

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen adECDDBDBCDEAEAADEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 6 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,733 282,690 166 216 812 16293 154308

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 5 0,75 4 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 51 25 44,75 37 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBabDEccAB AdBAaECDECbAaCcD DA De  dD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal e c   Ddec        E      

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik E C AB   D    Be dC    c B e  CDDA C A B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEbb beDDEe AE  BED 

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 1 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 1 1 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,308 282,690 128 165 504 9888 98773

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 62 12 59,00 49 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDc  A B BBAE CDEbDADCDDADACDbEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal c    CDAe ACD  DA EC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik EC eAB ED CE  BD  C           aDD    A  

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen B bDec D cBC c    D 

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN AHMET KAHRAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,710 282,690 163 213 797 15957 151441

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 4 23,00 58 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 9 0 9,00 23 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 49 14 45,50 38 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EB  BCC    A d daAEbCDECDADCDDAD CDD  B 

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal       DAe AC B De Eb     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik   CBA  E     EBD  CD                    

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BbbbdDcDDEaC  e BED 

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 0 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 0 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KARAKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,185 282,690 156 202 731 14547 139394

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 55 27 48,25 40 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe dEBCEB  CDB  Aae d  EbCc DCDDDAADeDDBDd 

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal e   a D dBDBACEDeEC      

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik Ed ABdE DEDCBb   DDb a        DbD C  bB 

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen  dE bDcaB DE bb cdBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 7 1 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 0 17
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU KAŞARCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,168 282,690 139 180 599 11913 116624

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 4 3 3,25 33 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 62 34 53,50 45 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBacaCb d Ab eAdBe bCcECbADa DADA b EeBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal  CbcdCDAeEAdcd DAaEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBAc EDDCdA BDDbCD cd CB D  CDbA ecA  

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEEDCcBDD B  ce BE E

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 6 3 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 2 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 2 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,153 282,690 30 46 81 1784 18405

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 6 1 5,75 58 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 92 16 88,00 73 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBaEBCCDE AAeBbBBeEECDECDADCDcADACDDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal AabBbCDAeEACDBEDA Eb     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABAEDDCEAEBc  bD EBDCB    CDD  CcA B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEcDCDcDDEaCAEAABEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 3 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,068 282,690 137 177 584 11584 114098

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 2 3 1,25 13 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 2 2 1,50 21 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 62 29 54,75 46 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCdDEdAAeBAdBeEECDEacAbCDDADA eDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal b be  DAe      DAaEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik EbbBABcEDDCE  BD  C   Bc    aBCabd   A  

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BbcbCDeD E d ddABEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 0 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AVVURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,710 282,690 145 187 625 12289 119822

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 4 3 3,25 33 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 61 32 53,00 44 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBC BCaDE cAecAdee ECDEaDADCDcADe DDcdBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal A b   cde ACDBEDceEd     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBAB E DCEbEBaa CDb         CD d Ccc B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen B E  DaDDEBCdacdBEDd

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 4 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 1 2 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN COŞANDAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 253,273 282,690 178 233 959 19926 186066

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 45 28 38,00 32 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBbdCDeBAABeed EECCDADCDDbAAD DDBbEa

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal caeCdCDEABbcACccea       

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik abbABe AbE CBd a c CA                   

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen        a            

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 1 1 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,678 282,690 58 82 161 3427 34877

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 85 19 80,25 67 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe aBCE CCD EAcBBABaddECDECDADCDDADACDDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal ACbBaCDAecACDaEDA E      

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABbcDDCEAEBDDCCDA         CDDA  EA B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEaDeDcDDEBCcabABEDd

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 4 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEZMİ ÖNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 409,375 282,690 24 39 69 1506 15410

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 94 17 89,75 75 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBEbCDB AABAABdEEbCDAD DDDAADCDDBDEe

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal babCECDEAeDBAC DAEbD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEe EDCB AabDDCeDde BCDBCDCDACE ABE

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen  BEdDbBDBCDEAEAAD BE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 2 4 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAT BÜYÜKDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,835 282,690 154 200 707 14113 135702

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 20 14,00 35 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 14 10 11,50 38 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 19 13 15,75 39 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 60 45 48,75 41 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBebBCCDd cABdedaebdbcECbAeecDADeCDeEaBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal e bcECaAecACD EDe EC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCeABddDDeEeEBeDdCaA d Cd    CDDdBabA  

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen Bb De BDDbB eEcABEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 2 4 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,735 282,690 65 89 175 3628 37111

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 85 24 79,00 66 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCbDd cceBAc eEdCDECDADCDDADACeDEeBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal A cc CDABdAabBEDc E      

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABcEDDCEAEBDDCCDAEBDCB De CDDA CdAEB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEbDe eDDEBC EbABEDd

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 6 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,298 282,690 165 215 805 16185 153519

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 52 27 45,25 38 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBEECa BAcaeAdEEbaCDADCaDDAdDCDDBDEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal  ebaa DEcecBAbEDeECD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik     B E               d   C   eC     A  

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen da ecb DBC E Ee DdBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMET TEKGEZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 444,843 282,690 4 8 13 342 2933

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 105 14 101,50 85 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDEEAAeBABaeEECDECDADCDDADACDDaeBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal e DcdCDAcEACDBEDADEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik aCCBABcEDDCEAEBDDCCDbEBDCBADCBCDDABCEAEB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEaDCDcDDEBCAEAABEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 5 1 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ GÜRAY SARI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,888 282,690 147 190 645 12568 122228

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 1 2 0,50 5 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 61 35 52,25 44 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBaEBCC    Ae  dBdEdCDEbDADbcDADbaeccBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal eCDadCDAebACDBcDADEd     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik aCCBABbEDDCEA BeDdCc           Dcc      

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BbEbCDcDDEaCdEdAacDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 1 2 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,243 282,690 158 204 759 15168 144913

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 15 9 12,75 32 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 2 3 1,25 18 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 55 32 47,00 39 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe dEBaEB bC BcAA AAdEEEC DADbeD eAD DDBDcB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal b edd c bebBAC DA CD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCAcdE DEDCBdbb e C        c DCbcC  A  

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen bB eD cD C debA  EBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DEMİRKILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 223,658 282,690 193 258 1174 24893 228895

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 11 11,25 28 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 33 22 27,50 23 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe ddBCcBa C eBAbBb d EEbeDAD  D   c  D    

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal   cC  D ABbcA EDAE e     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik EeCABeb c DCBb D a                      

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen      c D      A     

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 3 3 30
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 0 22

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 1 0 17
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ERDEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,260 282,690 138 179 598 11897 116513

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 60 25 53,75 45 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBaEBbcCDBBcABeAB EcCCDADdbDD  ad  B   

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal beda  D ABDaA  De  D     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCAB  c EDeBbbD DDC          DCD CE A  

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen aBcCDDcDaCDEAEd DE E

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 6 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 2 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 2 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YAŞRIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,178 282,690 131 168 511 10027 100136

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 63 19 58,25 49 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe dEBCcBE CDeBAABdAdE E  DADCDD AAD DDB   

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal   eC  DcAeDaAC  eEb      

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik E aAB E   DeBd c DDC   B   D  DCD C  AB 

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen EBcCaDaaB DE EA DEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 7 0 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 0 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 2 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,653 282,690 176 230 908 18473 173643

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 19,77 19,87 12,67

Toplam: 120 45 17 40,75 34 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCE  EdD BAABdABE ECbcADCaDDAAD DDdDEa

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal c db  DcAebBAa  AE       

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik a  AB   DdD BE   D C     B    DCe       

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 0 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ESKİBALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,020 282,690 103 133 363 7136 72441

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 71 17 66,75 56 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CcBCE EEC eBAABAbBEEEeCDADCDDDAADCDDBDca

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal b A   DddBDBACEDAECa     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCA BE  E  BE D DDb D   a    bCD    A  

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen aBEeDDBD dD   A DdBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 2 1 33
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE ELBEYOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,918 282,690 124 157 476 9294 93265

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 7 21,25 53 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 65 20 60,00 50 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBbbC eBAABAABb E dDADbDDaAAD       

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal bdA a DdAeDBAaEDAE a     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECaABBE DEDCBEbD D C  EB B    D         

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen baE DD DBCDEAEb DdBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 4 3 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 408,258 282,690 26 41 72 1559 16042

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 0 4,00 57 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 14 1 13,75 69 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 92 10 89,50 75 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDEEAABBABaAaECDEbDADCDDADA DDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal eCb dCcABEACDBEDA EC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABcE DCEAEBDD CD EBc      CDDA CEAEB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen B  DCD DDEBCdE  BEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,335 282,690 85 111 264 5178 53223

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 77 16 73,00 61 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EB cBCCD  AAeBABBdd CDEbDADCDDADACDDEeBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal  a ea D e ACDaEDAaEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik E C ABbED CEAEBDD eDAE D      CDDA   A B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEcDCD DDEBCAE  BEDb

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KIRKGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,158 282,690 162 211 792 15881 150775

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 51 22 45,50 38 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCC   Adda BaAE ebEbDAbC cADACDeEaBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal A c   DAecACDa De Eb     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik     A   DD E aBa  C      B   d D    EA  

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen cE D DBDD e  E  BED 

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 6 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 1 0 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,665 282,690 33 51 91 1994 20433

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 92 21 86,75 72 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe acBCEBEaCD BcABeABEEECCDdDCDDDAADCeDBDEa

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal DeeCECD A DBACEDAECD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEbDEDCBEADaDDCeDEB BCDaCDCDAC  AB 

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen bBEdaDdDBbDEAEdeDEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 4 2 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EKİCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,038 282,690 161 208 770 15379 146597

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 2 2 1,50 21 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 51 17 46,75 39 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDE AA   da E CDECDA d DADAaDDEaBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal  ab   D   A bB DA E      

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik a CeABA  DCE  BD dC      B e  e      A  

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen   c e BD baC  A B D 

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 1 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DEMİREL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 217,220 282,690 196 263 1205 25825 237320

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 10 8,50 21 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 30 19 25,25 21 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe ddBCcBa CDeBAbaA d EEbeD                

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal    C  D ABb A   A  b     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik EeCABeb D DCBb D DaCb                   

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen                AD c 

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 1 2 10
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 2 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,665 282,690 35 53 102 2201 22370

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 91 21 85,75 71 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe aEBCEcEECDBBAABAecEEECaDADCeDcAADCDbBDEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal ecbaECDEAeDBACEDAEdD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEbDEDCBEAD D C DEB aCDe DCDAC  A E

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen aBECDDBDBCDEbEeADcBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 2 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 438,450 282,690 5 13 21 478 4306

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 103 14 99,50 83 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe cBCEBCCDEEAABBABBAdECcEbDADCDDADACDDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal ACDaaCDAeEACDBEDADEb     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABcEDDCEAEBDD CDAEBDCB DCBCDDABCEAEB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BbaDCDBDDEBCdEd BEDd

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 5 0 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YASİN YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,878 282,690 69 95 199 3990 41195

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 83 23 77,25 64 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe dcBaEBE CDBeAABeAdbEEbCcADCDcDeADeDDeDEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal bBc dabEAeDBACEDAECD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEbDcDCBE D DDCADEB BCD  DC ACE AB 

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen EB CaDBDe DEAEA D BE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 5 0 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KAAN ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,573 282,690 52 72 133 2817 28738

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 29 7 27,25 68 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 89 25 82,75 69 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBaCDE AcBBdBBAEECDEeDADCDcADACDDEadD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal eCecdCDcBEACDaaDA EC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABbEDDCdcEaeDCCD EBDbBAe BCDDA CEA B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEbDCDBDDEBCAcAAcEDd

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 5 0 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 430,898 282,690 10 19 29 670 6289

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 100 13 96,75 81 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBE CaB AABA BEEEbCDADCeDDAADCDeBDEa

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal bcACa D ceDBACEDAECc     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDe DCDACEBABE

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen aBECDDBDBCDEAEA DEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 6 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA İNCİ ESİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,940 282,690 110 140 387 7567 76675

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 4 22,00 55 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 67 8 65,00 54 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EB  BC    AA Beda   CDEbDADC DADA DDE BD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal   b   D   AC BEDA E      

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECC AB EDDCEAEBDD CDbEB  B    CD A      

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEbD  BDDcBC E  BEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 7 1 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 0 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 4 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,875 282,690 171 221 847 17097 161445

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 18 7,50 19 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 17 8 15,00 50 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 21 10 18,50 46 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 53 42 42,50 35 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCbBEceDBBcbadbd   d  b  Db   DabedDbd

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal       cddebBACacAEdD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEe EDCBc a DDC cEBcBdee D bACb A  

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen bBEaDDeDcdDEAEeADEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 1 4 10
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 5 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR ÇÖLLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 421,235 282,690 16 28 46 995 9753

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 98 17 93,75 78 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe cBCEBCCDEEAAeBABBeEECDECDbDCDDADACDDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal ACDcdCDAe ACbBbDAaEb     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABcEDDCdAEBDDdCDAEBDCBA CeCDDA CEA B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEaDCDBDDEBCAEb BEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 5 1 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÜBRA GÖNÜLTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 213,828 282,690 199 266 1221 26299 241581

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 7 17,25 43 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 28 14 24,50 20 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCE   C  BAcBe B bECCcADbeD  AD De    

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal  a    D AebaAa DeE       

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik   CA             a                      

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen               A   B 

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 10 7 0 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 2 22

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAŞKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,348 282,690 160 207 767 15324 146169

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 53 25 46,75 39 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBdEBCC E  Aec BBeEEbbECDADCDcADA DDEeBa

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal        de AaDBaDAaEb     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik aCC AB EDD E bBDa      D      CD        

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BbcDeDcDDd    c BEDd

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,090 282,690 73 99 208 4133 42696

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 81 17 76,75 64 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCC E AbBB BaAdECDECDADCcDdDACDe    

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal ACD  CDA EACDBEDAaEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECC ABcEDDecAdBDD CDb BeC     CDcA C AaB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEbDCDBDDEBCA  ABEDd

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 2 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,535 282,690 81 107 249 4879 50214

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 81 28 74,00 62 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBeEBCCDEcAAecABBe ECDEecADCDcADeCDDEcBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal AdecaCDcecACDBbDADEb     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik E CBABbEDDCEAEBDDCCDbEBDC     CDe  C AE 

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BcbDdDdDDcBCAEdABEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 4 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN DİKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,158 282,690 129 166 507 9908 98963

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 64 21 58,75 49 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CaBCEB  bD BAAaAAcE EbCDAD DDDAAD DDBDEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal eBe a DdAeb AC DeEC      

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBE D D BE  CcDb DEB    e         B 

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen  BbeaccD CDEAE  DEaE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 0 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 3 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 459,188 282,690 2 3 5 143 1177

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 109 11 106,25 89 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBEbCDBBAABAABEEEeCDADCDDDAADCceBDcB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal DBACECDEAeDBACEDeECD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEcDdDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen aBECDDcDBCDEAEAADEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 6 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,778 282,690 68 92 182 3761 38759

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 27 8 25,00 63 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 2 4 1,00 14 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 85 25 78,75 66 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCcBCCDEEAABdABBAEdCDEbDbDCDDADACDDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal cCe aCDceEAaDBEDADEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCeABeEDDCE bBaDbCDAEBDCBAD aCbD   EAaB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen B baeDcDDE C EdABdD 

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 5 1 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM SÜMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,198 282,690 185 245 1016 21331 198088

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 19,77 19,87 12,67

Toplam: 120 42 28 35,00 29 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBC BEcdDBdcdaAAdd EC b D e DAAD DDBDEa

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal becbcCacAeDBAC DAd D     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik E bAB dec D BE a DDCAD   a     e d      

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 7 1 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 1 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 2 2 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,068 282,690 94 124 335 6682 68266

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 4 4 3,00 30 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 26 9 23,75 59 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 75 29 67,75 56 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBa Bb CDB cABe B dEbCDADCbDcAAD DeBDEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal  BA cCDdAeDBACEDeEa      

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCAaBEbDEDCBEAD DDCeDd AB DeCDCbbbd AB 

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen aBEebDcDBCD eEA DdBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,603 282,690 111 142 390 7608 77017

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 5 13,75 34 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 69 18 64,50 54 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe dEBCEB  C BB caAAd                DDBDEa

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal bacCaCDEAebBAdEDAECD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEbDEDCBEAD DDCb E       DCDAC  A  

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen aBECbDBDBCDEcdAADEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 10 2 0 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 2 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAD KANPAK İ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,255 282,690 148 191 655 12814 124318

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 2 1 1,75 18 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 14 8 12,00 30 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 59 28 52,00 43 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDb Ac d daeEdCDECbADeDDADA DDEBeD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal ACc a Dde ACDaEDA EC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik EeaBABAEDDdd EBee CD d        C c    A  

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen d  D D DD Bd  dcBEDa

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 1 1 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,655 282,690 43 61 115 2451 25077

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 90 22 84,50 70 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBEbaDBBAABAABd ECeDADCeDDAADCDDBDdB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal cBeC CDdAc BACbDeEbD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEbDEDCB AaC DCADE cB DaeDCDACEBABE

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen aBEeDDBDBCDb aAADEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 4 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,620 282,690 107 137 383 7495 75978

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 72 26 65,50 55 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBE C edccBdABEEEaCDADCeDDAADCDDBDEe

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal ace  CD AeDaACaDAEaa     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEcDEDCBEA  DDCA         eCeA      

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen dBceaccDBCDEAEcADEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 2 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BOZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,003 282,690 34 52 94 2118 21525

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 89 12 86,00 72 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe  EBCc   CD BAABAAB  EbCcADCDDcAAD DDBDEa

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal D eCaCDE BDBACEDAECD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEcDEDCBEbD DeCADEB B  eCDCD CE ABE

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen  BECbDBDBCDEAE  DEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 4 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY İNAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 193,363 282,690 202 270 1297 28642 263592

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 9 11,75 29 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 21 14 17,50 15 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe dEB a E  DaBAb AAB  b  D  Ca   AD ab  Ea

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal    Cd D de               

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik    A    a  CBE             c            

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen        D            

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 1 2 10
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,325 282,690 121 153 460 8992 90479

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 67 25 60,75 51 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe  EBCEBE CDBBAAaAABc EaCDdbCeDcA     Bb  

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal a edb DEAe   C DAECe     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABB b EDea bD DDC DEB B    DCDc EBABE

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen bBdCDDdDBCDEbaA DdBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 3 5 30
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 4 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HEJA NAZO ÇAKIL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 250,425 282,690 180 235 978 20403 190267

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 44 28 37,00 31 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe bEBCE b CDBcAABebBEaEbCDADCDDcAADeDDBeEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal DeAad DacecBAa DAE       

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik  b AB b  ED BE c a Ce         b         

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen           ea    cbB 

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA NUR ÇİÇEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,928 282,690 101 131 358 7025 71473

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 2 0 2,00 29 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 15 0 15,00 75 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 70 14 66,50 55 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe aEBCEB  CD cAA A c dECCaADCeDaeAD DDBece

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal cBACECDEABDBACEDAE D     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCA BEbDcDCBE DC DC                    

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen EBECDDBD C    AADEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 4 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 3 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKBAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 429,588 282,690 11 20 31 713 6679

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 100 14 96,50 80 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBE CDBBAABAABEEECCDADCaDcAAD DDBDEa

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal ccA ECDEAeDaACEDeEbD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEbDEDCBEADCDDC DEBABCDeCDCDACE ABE

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen aBb DDBDBCDEAEdADEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 5 0 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ULUDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,958 282,690 79 105 238 4652 48036

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 79 16 75,00 63 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDEbAABBABaAEdaDEbDADCDDADACDDceBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal e  B CDcB ACDdEDADEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBAB  DDC  EBDD CDbd        CDD    A  

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BE aeDBDDEBC dAABEDd

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 2 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLDENİZ KOÇAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 407,595 282,690 28 43 74 1599 16411

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 93 15 89,25 74 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBEECDBBAABeABdEECCDADCeDDAADCDDBDEe

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal eeA dCDEABDBACEDAECc     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik  CaABBEeDEDCBEAD DDC DEBb     DCDACb AB 

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen bBECDDBDBCDEAaA DdBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ÖZGÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,673 282,690 38 56 106 2265 23027

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 90 18 85,50 71 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe  EBCEB  CDBBcABAABdbEbCDADbDDDAADCDDBDEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal bBcCa DEceDaACEDAECD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEbDEDCBEAD DDCADE  BCD  DCDACE AB 

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen aBECDDcDBdDEAEd DbBc

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 4 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KESİM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,613 282,690 127 164 496 9715 97256

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 64 19 59,25 49 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBEbCDdBcABAAB  ECeDADCaDDAAD DDBbEe

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal ccb   DdAeDaAC DAEC      

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEcD D B                 DCD     BE

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen bB  cDBDBdbEcE  D BE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 383,735 282,690 56 78 151 3175 32436

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 85 15 81,25 68 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe cBCEBCC EEAA BABBAEECDECDAebD ADACDDEaBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal ACDca DAB ACDBEDA EC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBAB EDDCEAbBD CCc EBc B   aCDDd   A  

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen B bDCDcDDEBCAaA BEDd

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL YAĞMUR TELLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 431,488 282,690 9 18 28 660 6148

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 101 16 97,00 81 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBeEBCCDEEcABBABBeEdCcECDADbDDADACDDEaBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal A DBdCDABEACDBEDADbC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik EbCcABcEDDCEAEBDDCCDbEBDCB DCBCDDABCEAEB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEbDdD DDEBCbEAABEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 5 1 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
JİYAN YEŞİLTEPE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,150 282,690 18 30 51 1112 11147

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 3 3 2,25 23 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 97 18 92,50 77 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDEEcbeBbBBAEECcEbDADdDDADAbDDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal ACDBECDABcACDBEDADEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABbEDDCEAEBcD CDAEBDCBAcCaCDcA    ba

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEaDCDBDDEBCAEAbBEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 5 0 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KIRÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,510 282,690 46 64 121 2540 25850

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 88 16 84,00 70 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCcBE CDeBAABAABdEEbeDADCDDDeADCDDBDce

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal DBACdCDEABDBACEDAECa     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBE DEDCB c  eD  DE  B D  DCD    ABE

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen bBEdaDcDBCDEAEAADEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 2 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,938 282,690 47 65 122 2573 26256

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 89 21 83,75 70 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDEEAAeeABBAEECDEbbAbCDDADeeDeEaBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal ACbBdCDAecAdDBEDeaEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABAEDDC cEBDD CDbE     D dCeDAB  AEB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEbDCDBDDEBCAEAABEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 2 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,213 282,690 96 126 342 6794 69180

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 74 25 67,75 56 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe eEBCEBE CDeBAABebB EECCDAbCaDDAADCDDBDEd

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal beACE D AeDcACaDAEba     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik E CAaeEbDEDC EAD DDC  E     a  CDA E A  

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen cBcdDDcDaCDEbEc DEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 2 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖNENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 234,888 282,690 189 250 1103 23127 213235

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 19,77 19,87 12,67

Toplam: 120 39 30 31,50 26 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CcBaEa  deBBAbBA BEbECC AbbDDDecDaDDBcde

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal Deeadbc deDBAaaDAECa     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik EC AB EdDa  Bb a  DC          D         

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 7 22

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 1 1 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BAHADIR SERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,635 282,690 19 32 55 1222 12284

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 23 7 21,25 71 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 8 2 7,50 75 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 31 9 28,75 72 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 97 22 91,50 76 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe cBaEBCCDEEAce ABBAEdCDEbDAeacDADAaDDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal ACDBECDABEACDdEDADEb     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABbEDDCacEBDDCCDAEBcbBcDCeCDDdBCbAEB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEEDdDBDDEBCAEAABEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 6 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,255 282,690 39 57 108 2288 23312

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 90 19 85,25 71 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBaEBCCDEEAbedABaeEECDEdDADCDDADAaDDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal bCDaaeDABcACbcEaADEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABbEDD EAEBDDCCDAE DC     CDDA   A B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEaDCDBDDEBCAEAcBEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 4 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAİDE SU YAVUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,178 282,690 159 205 760 15187 145002

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 19,77 19,87 12,67

Toplam: 120 51 16 47,00 39 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCcBbdCDBBAABeAdabbC cADCDDDAADe  eD  

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal  B C CDbABDBACEDAEb      

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik   CABBE DEDCBEda D            aC        

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 5 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 1 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDVAN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 216,865 282,690 197 264 1208 25883 237786

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 19,77 19,87 12,67

Toplam: 120 29 14 25,50 21 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEeCdBEECDeBAABeAda EeCDADee   Aa       

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal eBeC CD ABD              

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik E     E      b     C          c         

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 4 3 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 1 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KAAN AKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,600 282,690 130 167 509 9976 99629

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 20 0 20,00 50 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 64 23 58,25 49 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe ceCa CCD   AB  BBAE dDEbDADCaDADAbDeEaBb

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal ACeBECDAedAabB DeaEb     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik E CBAB EDDCEA BD  CDAEB C      D        

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen B cD ccDDbaC E  BEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 3 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİHA SERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,538 282,690 76 102 219 4305 44125

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 7 1 6,75 68 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 83 26 76,50 64 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe cBCEBaCDbEAABdABaAEECDECDADCDDADACDDEaBb

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal eabeaCDAedAdDBEDeDEb     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABbEc CEA  D  CDbEBDdB D aCDa  CEAEB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen B aDC cDDEBCAEbABEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,025 282,690 41 59 112 2351 24129

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 91 24 85,00 71 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCcBCCDEEAdeBAdaAEECDEbDADCDDADACDDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal AaDeECDAeEcCDBEDAaEb     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABbcbDCEAEBDD CDcEBDCB D aCDcA CdA B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEbDCDBDDEBaAadcBEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 4 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA METE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,125 282,690 151 195 691 13741 132562

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 8 19,00 48 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 53 13 49,75 41 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe dEBCEBb C B cA  ABE bb  ADCeDDAAD e B dB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal   e c D   DBAdEDAEC      

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABB   EDCB  D D C          D e       

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen        D  DEAEc DEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 6 3 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 1 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 0 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RUHİ ÖNDER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,590 282,690 22 36 65 1448 14776

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 95 20 90,00 75 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBdEBCCDEEcceBbBBA ECDECDADCDDADAbDeEBdD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal ACDcaCDAeEACDaEDA Eb     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCaABcEDDCEAEBDDCCDAEBDCB D aCDDABCEAEB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEbDCDcDDcBCAaA BEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 6 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,693 282,690 114 145 410 8017 81195

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 5 20,75 52 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 2 0,50 3 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 66 10 63,50 53 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CcBCEB dCDe AcBAABEEECCDAcCDD           

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal       D be               

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECbABBE DEDCBEAD DDCA  B B    DC ACE AB 

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen aBEeDDBDBCDE EAAD BE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 5 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 0 22

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 5 0 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,350 282,690 90 117 302 6034 61952

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 77 28 70,00 58 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CdBCaBEEC dedABAABEEECbDcDbDDDAAD DDBDE 

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal Dcea  DEABDcACEDeEba     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEADdDCB c CDcC cEB BC   DCDd bBAe 

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen cBECDDBDBCbEbaA DdcE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN SAB 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,085 282,690 36 54 104 2239 22747

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 4 24,00 60 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 88 11 85,25 71 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEB  C e AAaA d  E CDADCbDDAAD DDB E 

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal  BeCaeD ABDBACEDAE D     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik E CABBEADEDCcEA  DDCbDEB BC aCDCDA EBAB 

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen EBECDDcDBCDEAEAADEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 8 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRACE REİS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,698 282,690 45 63 120 2525 25729

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 88 15 84,25 70 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDEEAABBABBedECDEbDADCaDADACDDEBBb

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal AdbBE DAe ACDaaDADEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABbEDDCEA BDD C   BDC     CbDA   A  

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEcDCDBDDEBCdcAABEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 2 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED OKUMUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,410 282,690 62 86 168 3515 35808

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 4 14,00 35 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 83 16 79,00 66 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEB     BAABdAB   eCD       cDa      

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal DBACECDEAeDBbCaDAEba     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABeEcDEDCBEADCDDCADEBABCbeCDCDACEBABE

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen aBEeDDBDeCDEAEAADEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 10 2 1 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 6 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUZAFFER GÜROY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,805 282,690 37 55 105 2256 22934

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 89 14 85,50 71 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCcE cA eABBAEECDEbDAeCDDADACDDEBdD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal A DBE DAB ACDBEDeDEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABAEDDCEbEBeD CDbEBDCB    CDD    A  

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEbDCDBDDEedAaA BEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 4 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI TATLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 221,690 282,690 194 259 1181 25188 231473

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 10 10,50 26 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 31 17 26,75 22 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe cBCEc C   AA   Bac   eEbD e   cD  DbEeB 

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal       D e c D  DA EC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik E   dB   D    Bb  Cc     d              

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen B      D dB   A BED 

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 5 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 3 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 0 2 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,053 282,690 74 100 209 4144 42737

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 81 17 76,75 64 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CcBC BE bDBBcAaeAd EE CDADC DDA DCDeBDE 

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal D eC C  A DBACEDAb       

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABB bDEDCBEAD DDCADdB B DBCDCDA E ABE

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen bBEdDDcDcCDE bb DEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 5 0 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,385 282,690 170 220 834 16845 159223

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 10 9 7,75 19 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 49 20 44,00 37 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CcBCEBE CDBBAcBeABE ECCcADCbDDeAD DDBD  

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal      CD Ac     DAE D     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCeBe e ED B  D cc    B B  e bab       

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen   b   cD      b Db E

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 1 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 3 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKYOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,853 282,690 135 174 544 10779 106730

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 5 23,75 59 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 60 14 56,50 47 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCD   A B BBA bdDEbDAb cDADA D E BD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal       D e ACD  DAaEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik dC  AB EDD EbEBDD C   BDC      D     A B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen B aDC  aDEed Ec BED 

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 0 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 2 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,175 282,690 118 150 439 8663 87293

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 67 19 62,25 52 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe cBCEB CDEEcABBABBA ECDECbAaCDDADACDDE BD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal AabB  DAedA   aDADE      

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik EC  dB EDDCbe BeD C      B    CDD    A  

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen B  b  cDDEBeAEbcBEDd

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 2 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SOYLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 234,275 282,690 190 251 1107 23237 214109

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 38 27 31,25 26 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBbcCDBdAAcA B aEa cAaebDDAAD   de  

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal   e     Ae  A  ceE       

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik EbCABB    D B     Db DdB B  aa  a       

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen b cd D D Ce   c   B 

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 10 4 3 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 3 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,045 282,690 112 143 397 7766 78560

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 69 17 64,75 54 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCD bcA  ABBeEEC ECDADdDDADACDDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal A  c CDAe ACDBEDe Eb     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik E CBAa EbDCd EBae CD         e  D       

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEcD DcDDE d EAABEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 1 1 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,198 282,690 89 115 292 5851 60170

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 74 14 70,50 59 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBeEBCC E AAe ABaeEECDEbDAeb DADA DDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal       D a ACDBEDAeEb     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBAB dD Cb   DDCC    D      CDDA   A B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEbDCDBDDEBbAEAABEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 2 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,723 282,690 95 125 340 6719 68638

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 73 22 67,50 56 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDb cAeB BaebdCDEabAadcDcDA DDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal d DB  DAB AaD EDA EC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABb DD  AEBeDCC AE DCB   eCbD    A  

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BE bCDcDDEBd EAABEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 4 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,238 282,690 175 229 902 18217 171228

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 9 17,75 44 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 46 21 40,75 34 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBE dDBBAA e B  Ea cAD  ca eD D BbEe

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal    C  D  e  Aa De  D     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik E a      b    A d  CA E A      aD C    a

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen aab D BDeCD AEAADEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 10 6 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 4 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 1 1 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,508 282,690 113 144 400 7832 79156

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 70 23 64,25 54 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCE EEC BdAcBebB EEaCDA CeDbeADC  BDEa

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal  BeCdCD AeDBAC DeECD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCAB Eb EDCBab  DDCADEB B cBC  c       

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen  BEebDcDBCDEb d DEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 5 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 4 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR S*IER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,633 282,690 125 162 490 9590 96084

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 1 4 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 11 11 8,25 21 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 67 30 59,50 50 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDEbcABcAcBeEEC ECDAba DADACDeEBBe

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal ACec CDAcdACDBEDADEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik Eb dAB aDDCE  Be  CD c     e a  cd  dAb 

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen Bca bDBDDEe dEAABEDb

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 9 0 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 1 0 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 422,643 282,690 15 27 43 945 9134

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 99 20 94,00 78 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe aEBaaBEdCDBBAABeABEEECCDADdDDDcADCeDBDEe

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal DBACdCDEABDBACaDeECD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEbDEDCBEADCDeCADEBABCDB DCDACEBABE

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen aBEdDDcDBCDEddAADdBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 5 1 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,400 282,690 93 122 325 6455 65967

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 73 18 68,50 57 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe eEBCEB  CDe AAcA BEEE eDAD eDcAADaDDBDcB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal bBcC  D dBDBACbDeECD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBE  E CBd   e C  E  B     CDAC  A  

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen aBEeDcBDBCDEAEAADEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 1 0 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA TALAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,195 282,690 53 73 137 2855 29015

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 5 1 4,75 48 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 88 22 82,50 69 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CcBCEBbcCDeBAAcAABEEEbCDADbDDceADCDbBDEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal DBe d DEdebBACcDAEC      

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEbDcDCBEADCDDCADEB BCDaC  D CEdAB 

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen EBECDD DBCDEbEb DEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 6 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,390 282,690 64 88 170 3594 36630

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 83 15 79,25 66 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDb cAeBABBeE CDEbDADCc A A DDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal ACbBE DABcACDBEDA Ea     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABc  DCEbdBeDCCDAEBDCB b  CD A      

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BE DCDBDDE CAEc BEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 6 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 0 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 6 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,045 282,690 150 194 684 13616 131331

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 3 1 2,75 28 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 56 23 50,25 42 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBdE CCeEcbb B BBAEdC ECDAbCcDADA DDEB D

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal eC B CDdecAdDB DAaEb     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik d  eAB  DDd      dC    D      C c    A B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen B  aCDBDDEaC Ed B D 

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP AYANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,920 282,690 88 114 290 5776 59401

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 78 28 71,00 59 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBdEBCCDEcAABBABBAEcCcEecAeCDbADACDDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal cabBaCDAeEACDBEDAaEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABdEDDCEA BDcCCDbE c      CaDc      

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BcbcCDcDDEBddEAdBEDd

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 2 2 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,040 282,690 164 214 799 16069 152419

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 1 3 0,25 4 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 52 26 45,50 38 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCd E cA BAdBdcECDECDAbCDDADeCDDEBdD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal A b  CDcB AaDaEb  EC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik   C AB EDD   aBDa bcb      e   Dc       

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen     CDcaeEe    be DE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 0 3 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ TUĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 223,723 282,690 192 257 1173 24882 228821

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 9 11,75 29 25,44 24,93 21,15

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 1 0 1,00 14 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 32 18 27,50 23 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEB  b   c aebcEEEebDADCDe           

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Matematik EC AcB  D D Bd a DcC     d    DC     A  

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen aB d DcD      d D BE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 4 2 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 1 11

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 0 3 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR TÜRKÖLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,130 282,690 155 201 716 14234 136644

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 2 5 0,75 11 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 57 32 49,00 41 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBeEBCCDE AAeBeBaAEECbEbbAbdDcADAeDDEeBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal e e bCDceEAaDBaDcaEa     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABAEaD  A BD              C         

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen acaDaDcD caCAc ABEDa

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR GÜNBEYİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 250,218 282,690 181 236 981 20436 190567

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 41 17 36,75 31 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBeEBC  bEAAe ABBe  CaECDAbacDADe DDEBB 

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal eC    DAe A D   AD       

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik EC  AB  DD    B                         

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen B   accDD e   e  d  

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 2 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN ÇELEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,893 282,690 152 196 692 13779 132879

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 1 1 0,75 11 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 54 15 50,25 42 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBEcCDeccdBeABEbECCDADCDDDAADCDDBDE 

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal DBeb CDceecBACEDAE D     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik    ABB  DED B  b D                      

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen        a  D      E  

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REBER ÇAKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,358 282,690 115 146 417 8176 82661

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 7 17,25 43 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 4 1 3,75 54 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 67 16 63,00 53 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCcBCCD   AB   Be dCeEeDADCcDADe       

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal ACDBa DAeEAabBaDADEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABAEDD EbEBDDCCDA BDC    e D   C A  

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen B cD  BDDEa  E  BE  

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 5 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 5 0 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN TURHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,240 282,690 80 106 242 4716 48641

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 81 25 74,75 62 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBE CDBBAABA BEEEbCDADdaDDeADCDDBeEe

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal ecedd D AeDBACcDAEda     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCAB EcDEDCBEbDCDDC DEB B DB DCc  E Ae 

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen cBEeDDcDBdDEAEc DbBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 5 0 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,898 282,690 50 69 129 2727 27744

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 87 14 83,50 70 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDEEAddBABBAEECDECDADCDDADACDDEaBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal AaeedCDAeEAaDBEDADEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABcEDDCEAEBDD C  E D      CDDAB     

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEcDCDcDDEBCAcd B   

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 0 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAHİN TEZAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 218,518 282,690 195 261 1197 25641 235682

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 4 0,00 0 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 5 3 4,25 43 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 1 4 0,00 0 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 33 28 26,00 22 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBaEB  CD  AcBA dbdECCDA aaD AbD Deae  

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal   ca  D de               

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik a  A                       DB DaDdCaBA  

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen a  CaDBaadD  ad c Bb

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 10 6 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 4 22

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH İNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,548 282,690 72 98 207 4099 42317

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 6 2 5,50 55 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 29 6 27,50 69 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 83 24 77,00 64 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EB EBCCD  AeeB BBAdECcEbDADeDDADA DDcBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal eCeB CDAedACDBEDADEb     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABAE DCEbEBaDeCDeE DCB DCBCDcc C AEB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEaDCDcD EBCAcc cEDb

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 3 2 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET UĞUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,093 282,690 21 35 60 1340 13485

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 94 13 90,75 76 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCcBCCDEbAb  ABBe ECDECDAeCcDeDACDDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal AC   CDABdACDBEDADEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABAEDDCEbdBDDeCDAEBDC   CB DDA C AE 

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEEDCDBDDEBCAEbABEDd

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 4 1 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,195 282,690 83 109 258 4995 51467

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 78 18 73,50 61 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCdBCCDEEAcBBABBeEddcEabADCDDADA DDEBde

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal A a dCDABEACDBaDe EC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCeAB EbDaEAEBDD C  EBD       DD       

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEaDCDBDDEBCAEA BED 

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 5 5 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 2 0 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH DOĞANAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 241,658 282,690 187 248 1043 21952 203303

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 14 12 11,00 37 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 6 4 5,00 50 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 20 16 16,00 40 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 2 5 0,75 11 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 50 66 33,50 28 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe daBCdBaECaBdAbBcddcEEbeDADaDaebADebcdadB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal DBeCadDdABbcACdcAEbe     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik EeCABeb D DCBb D caCbbEBdBCaeaDecdCEBABb

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen cdaeceBDcaabAdbcbdea

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 4 6 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 7 22

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 3 2 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 244,745 282,690 186 246 1020 21413 198752

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 6 12,50 31 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 4 2 3,50 35 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 3 1 2,75 39 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 40 22 34,50 29 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEB     Cc    B bdE EC cADae D  D DD    

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal c e  CD cBDcAaEDeEe      

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik    AB E D D B     DC       a  Db c EBA  

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen   b D dDcC   Ed DcaE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 8 0 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 1 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 1 0 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA TAYFUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,155 282,690 44 62 117 2481 25412

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 89 20 84,00 70 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEB  C eBAbaeAddEEbCeADCDDDAADaDDBDcB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal bedCaCDEAeaBbCEDAECD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEbDEDCBEAD DDCADEBABC   DCDA   ABE

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen aBECDDBDBCDEAEb DEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 5 0 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENE KARADAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,030 282,690 172 222 854 17241 162723

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 1 1 0,75 11 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 47 16 43,00 36 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe dEBCE E CD   AcAeBEEEddD DbaDaAAD DDBDE 

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal c e d Dd eDBAC DAEC      

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik EC ABB bDEDCBbA  D C                    

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen        Da           

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 6 3 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT KEVSER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,180 282,690 108 138 384 7529 76424

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 70 18 65,50 55 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CcBCEBE CD  AABeABEEECeDAbCDDDAADCDDBDEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal bccbaCD AeDBACEDebC      

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik E     Eb  D B b CDDbA  B B    D  A   A  

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen bBEeDDBDBeDE EA D BE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 5 0 83
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL ERSİVRİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,168 282,690 84 110 261 5105 52436

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 9 0 9,00 90 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 78 19 73,25 61 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe cBCEBCCDEbAAeBABBA  CDEbDADCcD DA DD  BD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal    caCD B bCbB DAabC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECaBAB E DCEAcBDc CD EB    D aCDDABCEAE 

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen db DCDBDDEaCAaAABEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 0 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 2 1 33
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,238 282,690 60 84 164 3458 35208

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 84 16 80,00 67 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCC EbAABdABaeEECcECDADaDDADACDDcBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal       Dde ACbaEDADEa     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABA DDCdAEBDD CD EBDCB    CDD  CEA B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEcD DcDD BCAEdABEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 4 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 429,323 282,690 12 21 32 719 6783

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 100 15 96,25 80 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBdcBCCDEEAABBABBAaECcECDADCcDADACDDceBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal eCbBECDAcEAC BEDeDEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABcEDDCEAEBDDCCDAEBDC  DCeCDDA CbAEB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEbDCDBDDEBCAEA BEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 5 0 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR SÖNMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,713 282,690 61 85 166 3489 35586

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 7 0 7,00 70 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 84 17 79,75 66 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBb CDedAABAABd ECCDADCaDDAADCDDBDca

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal  cb   DEAeDBACaDeECa     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik aCCABBEA EDCBEA  D CADdB B c  DCDA E AB 

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen cBECDDBDBCDEAE  DEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ÜLKÜSEVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 238,285 282,690 188 249 1070 22507 208210

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 1 3 0,25 5 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 1 1 0,75 11 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 39 26 32,50 27 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe eEBCE E dbedcAaeAB  bbCc DCeDa AD D BDcB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal D AC CDEAecdAe cAEd      

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik  C AB   cEDCB  a DDC        e   b       

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen      De       d     

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 5 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 1 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 1 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA ÇAŞURLUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 436,325 282,690 6 15 23 532 4854

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 9 1 8,75 88 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 103 17 98,75 82 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CcBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCecDAADCDDaDEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal aabCcCDdABDcAddDAECD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEbDEDCBEADCDDCADEBABCDBCeCDACEBABE

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen aBECDDBDBCDEbEAADdBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 6 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ALTUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,050 282,690 100 130 357 7008 71340

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 1 1 0,75 15 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 71 16 67,00 56 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCdBdbCDBBAABcABE ECbcADCDDceAD DDBDEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal  eeCaCDEABb A  DeECD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCAB EbDEDCBaA  DDC D        D DA   AB 

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen bB  D  DBCDE    DE  

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 0 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TİMUR DÜNDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,233 282,690 78 104 230 4561 46930

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 79 14 75,50 63 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBE CDBBcABeABbEECCaADCeDDAADCDDBDEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal DeACECD AeDBACEDAEb      

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBE  ED B  D DD  DE A  bB   c       

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen  BECDDcDBCDEdEc DdB 

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 2 0 33
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANNA BAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 248,928 282,690 182 239 995 20688 192499

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 9 9,75 24 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 6 3 5,25 53 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 17 11 14,25 36 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 43 29 35,75 30 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe aBd BCC a Ab   dBcE eDEbDA     De       

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal eCD a DAB ACbc           

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik EeCebB bDDCE   aDC      CBdaa eDc BCEAbB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BE   cBeD    EcAcdD 

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 4 2 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 3 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU KAYAKAĞINLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,973 282,690 49 68 128 2725 27693

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 2 0 2,00 20 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 87 15 83,25 69 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBdEBCCDEEAABBABBedECcEbDAbCDDADACDDcBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal ACDBECDceEACDBbDADEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABbEDDCEe BDD CD  BbC    BC D       

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEbaC BDDEBCAEA BEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ SARP GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,550 282,690 140 182 617 12143 118734

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 8 14,00 35 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 60 28 53,00 44 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CaBC dE CD    BAed         eDaAAD DDBbEe

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal Dce  CDEABbBAa DeEbe     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECbABeEADEe BEADCDDCAD BA     DdDAC     

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen baEeDDcDaCDE ddeDdBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 3 1 30
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 2 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 5 0 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AĞDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,828 282,690 132 169 512 10076 100566

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 1 1 0,75 8 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 2 3 1,25 18 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 64 23 58,25 49 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBE CeedAAadbBEEEeCcAbCDDDAAD DDBDEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal  ce   D beDBACEDAEba     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABB   EDCB    D   DEB   ed bC        

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen  BECDDcDa bE aA DdBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 0 17
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,465 282,690 82 108 251 4888 50294

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 2 2 1,50 15 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 79 19 74,25 62 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCC Ec ABBABa EECDECDAbCDDADACDDEaBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal ACe cCDABaACDBEDA EC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBdB EDDCEAEB D  DbdBD B b eCeD    d  

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen B bDd BDbEadAEA BED 

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 10 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 4 1 67
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TÜMAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,478 282,690 105 135 367 7201 73008

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 2 1 1,75 25 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 71 19 66,25 55 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe aEBCEBdbCDB AABdABEcbdCDADCDcDA DbDeBbce

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal b eC CD AeDBAdEDAECD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBE DEDCB  D DDC aE  BC BCDC A E AB 

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen   E    a CD     DEB 

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 6 22

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,898 282,690 183 241 1004 21053 195586

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 1 3,75 9 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 1 0 1,00 10 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 37 9 34,75 29 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEa                                   

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal       DAe  aDBEDeDEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBAB  DD   aBDD               D       

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BcbD DBDDdBCAa  BED 

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 10 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 0 17
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,328 282,690 116 147 422 8283 83800

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 68 19 63,25 53 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBaEBCCD  AABB BBebECDEbDADCDcADACDDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal eCDB CDcBcAaDB DA bC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBAB ED CEcd DD CD dBc                

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen B bb  BDDEaC a  BcDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN AKTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,270 282,690 123 155 468 9108 91657

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 3 3 2,25 32 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 67 26 60,50 50 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCcBCbDE Ac dAdBdaECeEbDAeCDDdD bDDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal c DBE DbBEAaDaEedaE      

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik E C AB EDDC dEBDDCC  EBDCB  C           

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEEDeDcDDdB bcb BEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 4 0 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ALİ GÜVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,265 282,690 23 37 67 1467 14938

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 8 1 7,75 78 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 33 6 31,50 79 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 95 20 90,00 75 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDE AABBABBeEECDEbDAbCaDADAaDDEaBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal e DdaCDcB ACDBEDADEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABcEDDCEAEBeaCCDbdBDCBADCBCDD dCEAEB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEbaCDBDDdBCcEA BEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 4 2 67
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ERGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 465,450 282,690 1 1 3 75 689

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 0 6,00 86 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 110 7 108,25 90 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDEEcABeABBeEECDEbDADCcDADAbDDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal AC  ECDABEACDBEDADbC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEEDCDBDD BCAEAABEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 6 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ADAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,323 282,690 42 60 113 2405 24602

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 10 0 10,00 100 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 90 22 84,50 70 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDEcAABeAdBe ECDEbeADd DADACDDEaBb

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal cCac  aAB ACDaEDeaEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABbEDDCEAEBD CCDAEBDbBbD BCDDABCEAEB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEEDeDcDDEBCAEb BEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 5 0 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAYINDIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,855 282,690 144 186 624 12259 119642

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 5 0 5,00 50 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 60 28 53,00 44 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe aEBC BEbC eBcABeAB  beCDA  DeDAADCDDebE 

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal  BbCdCDcdBD  CEcAE e     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik EC AB Eb bDCBEe  c   c     c  DCD     BE

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen aBbeaDBDBCDEcEb DEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 5 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 2 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,358 282,690 133 170 516 10156 101168

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 6 0 6,00 60 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 22 0 22,00 55 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 4 0 4,00 57 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 62 16 58,00 48 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBC BCCD   AeB BBe ECeEbbAb DDADACDDE eD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal A DcaCccc AaDBED  Ea     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik E CBAB  DD E  BD  C  E DCB   BCD  BC A B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen c E eD DD  C E      

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 7 3 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 0 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 0 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KARAYEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,245 282,690 184 244 1015 21324 198032

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 2 2,50 36 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 2 3 1,25 18 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 40 20 35,00 29 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCccCCDc b    dBe ECDEdbAeCDDADA DDEeBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal        A                 

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik   CdAB EDDC bEB  b                      

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen c ED DeaDcB  aA B ca

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEREN DALGIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 384,718 282,690 55 77 147 3108 31669

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 4 1 3,75 38 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 86 18 81,50 68 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CEBCEBEECDBBAAaeABbEECCDADCaDDAbDbDDBDEe

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal bcAaE D AeDBACEDAECD     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik ECCABBEc EDCB  c DDCbDE     BCDCD    Ae 

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen bBEeDDBDBCDEdEAADEBE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 2 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİRBİLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,775 282,690 119 151 450 8831 88845

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 4 3 3,25 46 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 69 30 61,50 51 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDE AA dAdaeEdCDEbDAeaDDdDACDDEeBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal dabBb D BcACDBdDe EC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik E  BAB EDD EAEBec C AE D     dCDDd  bA B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BbabCDcDDEBecaA BEDd

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 6 1 1 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ TÜRE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,593 282,690 104 134 365 7186 72894

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 5 2 4,50 45 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 4 2 3,50 50 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 2 4 1,00 14 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 71 17 66,75 56 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDEEAABBABBe  CDEbDA CDDdDACDDEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal  C c  D B ACDB DADEd     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik    BABe  DCdcEBD  CD   D      CbD BCb  B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen Bc DCDcD caCdad BEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 10 8 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 0 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZLI CAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 424,843 282,690 13 24 39 860 8293

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 8 0 8,00 80 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 98 13 94,75 79 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBCCDabcABBABBeEdCDECDADbDDADACDDEaBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal d DB  DAecAC BEDAaEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABcEDDCEAEBDDCCD EBDCB DCaCDDA CEA B

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEEDCDBDDEBCAEAABED 

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 10 9 1 90
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 5 0 83
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAŞBEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,685 282,690 157 203 755 15100 144321

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 5 4 4,00 40 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 1 2,75 39 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 3 2 2,50 36 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 55 32 47,00 39 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe CcBCbB  aD BAccAABEEECecADeecceADaDDBDEe

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal e c d D AebBAC DAEd      

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik E  ABBE  dDaB    D C Dd  B  d DebdCEcAB 

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen EB  D caBCDd  e   BE

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 0 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 2 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,193 282,690 102 132 362 7121 72271

Katılımlar: 203 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 25,44 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,05 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,28 1,81

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,04 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,59 9,60 7,79

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 15,61 15,62 10,28

Geometri 10 3 0 3,00 30 4,16 4,24 2,39

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 19,77 19,87 12,67

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,07 2,99 1,73

Kimya 7 5 0 5,00 71 4,15 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 10,55 10,26 6,26

Toplam: 120 72 21 66,75 56 65,36 64,65 47,88

TYT Türkçe bEBCEBEECD BAABAABE EeCDecCDcDAADCDeeDEB

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal c cC  D AeDBAaEDeE a     

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik  CCABBEbaEDCBEb  DDCADd  BC e DC A      

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

TYT Fen bBEdD cDB DE EA D B 

Cevap Anahtarı B EBECDDBDBCDEAEAADEBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 6 4 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA AKKOÇ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 213,243 282,690 25 267 1224 26375 242269

Katılımlar: 26 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 11 4,25 11 20,42 24,93 21,15

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,88 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,50 2,28 1,81

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,51 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,23 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 7,12 9,60 7,79

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 13,00 15,62 10,28

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,85 4,24 2,39

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 15,85 19,87 12,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,30 2,99 1,73

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,18 4,04 2,55

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 7,82 10,26 6,26

Toplam: 120 28 17 23,75 20 51,20 64,65 47,88

TYT Türkçe cBCd CC    be ecae   DEbc           Ea  

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal       DA       DAaEd     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik E C ABb DD    BD  CDb B  B D     d   A  

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen        DD  a        

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 10 1 2 10
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 1 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 3 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZGÜN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,348 282,690 17 238 990 20606 191851

Katılımlar: 26 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 20,42 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,88 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,50 2,28 1,81

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,51 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,23 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 7,12 9,60 7,79

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 13,00 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,85 4,24 2,39

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 15,85 19,87 12,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,30 2,99 1,73

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,18 4,04 2,55

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 7,82 10,26 6,26

Toplam: 120 41 18 36,50 30 51,20 64,65 47,88

TYT Türkçe cBdEBCaD ccABBddBA   DEbDADCDDADeeDDEBBb

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal eC    DAe  CD  cAaEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik    BA  EDD     D  C                     

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen d             c  Ec 

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 10 7 1 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ŞAHİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 227,103 282,690 23 255 1158 24361 224217

Katılımlar: 26 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 7 14,25 36 20,42 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,88 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,50 2,28 1,81

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,51 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,23 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 7,12 9,60 7,79

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 13,00 15,62 10,28

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,85 4,24 2,39

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 15,85 19,87 12,67

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,30 2,99 1,73

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,18 4,04 2,55

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 7,82 10,26 6,26

Toplam: 120 33 17 28,75 24 51,20 64,65 47,88

TYT Türkçe                BBd EeDECDAeCcDeDe DeEBBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal A      de ACD  De Eb     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik  Ca Ac EDD    B a C                     

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen dEcDC dD            

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 6 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ YILMAZ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,518 282,690 13 206 765 15295 145917

Katılımlar: 26 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 7 17,25 43 20,42 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,88 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,50 2,28 1,81

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,51 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,23 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 7,12 9,60 7,79

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 13,00 15,62 10,28

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,85 4,24 2,39

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 15,85 19,87 12,67

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,30 2,99 1,73

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,18 4,04 2,55

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 7,82 10,26 6,26

Toplam: 120 51 18 46,50 39 51,20 64,65 47,88

TYT Türkçe cBed CC   AABBABBA  CDECbAb ccAD      B 

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal A     cAB ACD  DeDEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik EC  AB     E EBD  CD   c      dDD       

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen B aDCDcDDbBddbc BED 

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 6 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 1 11

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 0 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 1 0 17
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU KARAMAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 231,575 282,690 22 254 1123 23674 217920

Katılımlar: 26 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 20,42 24,93 21,15

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,88 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,50 2,28 1,81

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,51 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,23 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,12 9,60 7,79

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 13,00 15,62 10,28

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,85 4,24 2,39

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 15,85 19,87 12,67

Toplam: 120 36 22 30,50 25 51,20 64,65 47,88

TYT Türkçe eEBC  bdC BBAAaAABE ECe AD ec eAD cDBDEd

Cevap Anahtarı B CEBCEBEECDBBAABAABEEECCDADCDDDAADCDDBDEB

TYT Sosyal eBAC CDaAe a aEDAEb      

Cevap Anahtarı B DBACECDEABDBACEDAECDBCDAE

TYT Matematik Eb A c b c  B    Dc           c         

Cevap Anahtarı B ECCABBEADEDCBEADCDDCADEBABCDBCDCDACEBABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 10 7 2 70
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 3 44

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 1 0 100
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KASIM 2024 KURUMSAL DENEME
İLK PROVA

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN HABİBOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,005 282,690 3 67 127 2721 27671

Katılımlar: 26 273 1390 31976 296660

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 20,42 24,93 21,15

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,88 1,09 0,79

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,50 2,28 1,81

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,51 3,22 2,56

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,23 3,01 2,63

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,12 9,60 7,79

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 13,00 15,62 10,28

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,85 4,24 2,39

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 15,85 19,87 12,67

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,30 2,99 1,73

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,18 4,04 2,55

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,34 3,23 1,98

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,82 10,26 6,26

Toplam: 120 89 25 82,75 69 51,20 64,65 47,88

TYT Türkçe EBCEBdCDEbAAeBAdcdEdCDECDAebbceDAbDecdBD

Cevap Anahtarı A EBCEBCCDEEAABBABBAEECDECDADCDDADACDDEBBD

TYT Sosyal b   EaDdeEACD  DAeEC     

Cevap Anahtarı A ACDBECDABEACDBEDADECCDBEA

TYT Matematik ECCBABcEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDA CaAEB

Cevap Anahtarı A ECCBABAEDDCEAEBDDCCDAEBDCBADCBCDDABCEAEB

TYT Fen BEaDCDBDDEBCdEAABEDE

Cevap Anahtarı A BEEDCDBDDEBCAEAABEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 10 8 2 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 7 22

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafi Koordinat Sistemi / Paralel, Enlem ve Enlem Etkisi 1 0 1 0
Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Afetlerin oluşum nedenlerini ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnsan ve İnsanın Yaratılışı 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
Ahlaki Tutum ve Davranışlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 2 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 6 6 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücrenin Yapısı 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
