
SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A*KİĞB*FAÖ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 34 -2,50 -6 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 15 -2,75 -14 10,82 10,66 7,74

Toplam: 120 7 49 -5,25 -4 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe caeeddacaaeBceBaabDcEbaedbCdbeaceBbaceeb

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal ecbbeacDbaaecbbd         

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 3 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA EVRİM KESER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,330 261,630 112 148 148 195 912

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 20,18 20,39 9,00

Toplam: 120 45 19 40,25 34 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EBAaBADEBD edABECCaEEDdBeAaACACedBDEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal DddEeE  AaBBECDEA ea     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DA c c           ABe       e            

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 2 0 29
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 2 18
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEN NİSA SÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,727 261,630 30 44 44 46 85

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 87 28 80,00 67 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EaADBADEBDbadAdECbDbEDcBdAdAdAeAABDEDDeE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal Dd EeEEbbbBBECDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDBBEeCbBACEDEABBEB EEACACDBD BDD ACC

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen beDA bdBEaaDbAbAEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 1 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 0 91
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET K YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,335 261,630 18 27 27 28 52

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 89 17 84,75 71 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EeADBADEB  eBABECCaEEDEBB aAeACAABDEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal DdEEeEEcAedBECDEACeB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDBBEACcBACEDEABBEB EEA A  BD B D    

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen eADAcCdB BBbCAdAEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 1 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 0 82
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,778 261,630 89 115 115 126 452

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 59 23 53,25 44 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EeecBADaBD ad BECCDEbbEBBAbAeACAeBcEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal De deE eA BBEbDEAbDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBD B ACDBbC  E B E B                 

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen eb c   B B  C eAEDB 

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 0 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 0 27
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TURUNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,493 261,630 67 89 89 92 230

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 1 3 0,25 3 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 26 7 24,25 61 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 74 35 65,25 54 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EaecBADbBD aeAB CbaEEDdBBAdAeAeAABDEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal ad EeEceA dBEbDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDBBE CDBACEDEcBBEBebEACAdDeaEc      

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen ccbAEedBEaBbCebAEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 3 73
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YÜRTTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 294,332 261,630 98 126 126 141 523

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 8 11 5,25 26 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 61 41 50,75 42 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BDbdDdeCAeeBcEDDaEAeAeaAcBEDb aEdABECBdA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal EcdDada dAbDdaEDBEAd     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EBBEeEA BDAbBDBBE CDBACE  Ee          a 

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen CdcbeA cCDcbBBcBdbeD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 1 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 1 64
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,407 261,630 48 65 65 67 136

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 79 23 73,25 61 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe B eEDdCaABABDEaDaEAbAAeADBEDbbD BABECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal d ded  EEACDBBEDBEbC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EB EDEbB DADBDBBEeCDBACE DE   D      B C

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen eCAebAEeCDBbaBEBCeAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 1 45
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,842 261,630 105 138 138 173 795

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 20,18 20,39 9,00

Toplam: 120 49 22 43,50 36 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe   eEDEd A ABcEDDCEAeAABAcBEDECbE cBEbBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal ab Ddae dACDdBEDebA      

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik d    EAeBbADBD B  bDBACE   A          e 

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 4 2 57
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 2 27
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALANU RALHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 250,847 261,630 115 152 152 215 1072

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 39 11 36,25 30 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe Ea  BADEB add d CCDEEDEBBA A AdAABDE DCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal  B  eb e  BBE DEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik  A        c   E                         

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen d                 B 

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 1 1 14
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FATİH CANDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,006 261,630 43 59 59 61 116

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 78 11 75,25 63 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EBAcBADEBDCBdABECbDEEDEBBACACACAABcEDDeE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal DBEEeEEDACBBECDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDBBEeCcBACE                         

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen Ae A  dBE  DCAbAE BC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 1 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 433,626 261,630 3 6 6 6 17

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 9 1 8,75 88 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 102 17 97,75 81 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BceEDdCaABABDEDD EACAABecBEDEbDEBABECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal EEeDdCeaEACDBBEDBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEcBC

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen CCcbaAEACbBEBBEBCeAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 11 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİHAN İŞLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,028 261,630 17 26 26 27 50

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 90 20 85,00 71 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BDeEDECbABdBDEDDCEACAAeAcBEDEbDEdAB CBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  EeDd  EEACDdBEDBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EBBEDEABBDADBDcBE CDBACECDEceA D  C  BeC

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen CecdDAdACbBEBBEBCeAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 2 82
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA AKKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,771 261,630 108 143 143 183 851

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 9 16,75 42 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 46 17 41,75 35 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe E A BAD  D aaAdEbbaEEDEBB  A AaAcBcE    

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal e     Ec  BB CDEA bB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DAD D B  CDBb   EAB E    A   D          

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen de A  CB       ebDB 

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 0 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 0 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 0 36
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,624 261,630 35 49 49 51 93

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 83 22 77,50 65 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BDeEbECbdBABDEDDCEdCAAeADBEDECDdBAB CBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal cECDd DEEAbDcBEeBEAb     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EBBEDEABBDADBDBB  b  Ad b c C  D   DE Bd

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen CCAAaAdACDBddBEBCCAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 4 1 57
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 1 73
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,008 261,630 71 93 93 98 265

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 68 21 62,75 52 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EBeDBAD BDbaaABECbaEEDdBBACAebCAABcEaDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal DBbEeE  A BaECDEA DB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBD BcACDBACE EcB  Bc  A    B         

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen ee A   BEe bC  AEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 1 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 2 27
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,872 261,630 66 88 88 91 224

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 70 20 65,00 54 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EeeDBADEB CdcAB   aEEDEBBAdACcCAeBDEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal eB  edcD  BBECDEbbDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DA aD BE CcBACEDE       E  A  BD B      

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen dADA eCBEBBbCACAEDBd

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 5 1 71
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 0 18
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA UYGAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,034 261,630 73 95 95 101 293

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 68 27 61,25 51 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe E c BADEBDbBeAB C aEEDEBdAdACACAeB EaDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal DdaaeEEeA BBECD AbeB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBD B  CDBA EDEABBEBB EA b De         

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen c bAEbeBEcee AbebDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 0 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 1 73
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,751 261,630 46 62 62 64 126

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 0 15,00 75 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 23 0 23,00 58 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 78 15 74,25 62 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BDeEDEaaAe BcEDDCEACAAeADBEDEbDEdABEbBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal EE DB  EEACD BEDB AC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EB EDE   DADBDBBE CDBACE      DD   D  B 

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen e A Db ACeBbBBEdC bD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 0 27
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KADAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,240 261,630 75 97 97 104 308

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 67 28 60,00 50 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EBAcBADbBD adABECbaEEDEBdAdAaAeAABcEDDdE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal DdcEeEacA BaECDEACbB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DA BDBcE  DBACa E BBEB E      B         

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen b DAdedBEadeCACAEDB 

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 4 1 57
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 0 45
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA ÖZSAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,766 261,630 93 120 120 131 483

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 6 13 2,75 14 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 61 34 52,50 44 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BDCEDECeAc BDEDDCEAeAABADBEDEbaddAaECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal d dedCeEEACDdBEDBEAd     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik    dDEbaBDAbcD BE CDBb E                

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen aCedbcEAdedaBa dadAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 1 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 3 9
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,436 261,630 94 121 121 133 506

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 57 22 51,50 43 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BDbEbE  AaeBcEcbCEA AA ADBED CDEdAdECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal   ead   Ee DdBED EA      

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik E  E E B DADBD BE CD ACE  Ec            

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen edbcD     Bb BdBCCcD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 1 36
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,451 261,630 20 30 30 31 58

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 89 22 83,50 70 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe B CEDEaaABdBDEcDCEAeAAeADBEDEbaEBABECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  Ee ddcEEdCDBBEeBEAb     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EB EDEABBDADBcdBEeCbBACECDEACADD   D BB 

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen bCAeDAEACDBEBBEBCbAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 1 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 0 91
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADELAL KOYUNCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 383,356 261,630 28 40 40 41 76

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 86 21 80,75 67 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BaeEDEabABABDEDDCEACAAeADBEDECaEdAdECBdA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  EeDd  EEACDBBEDBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EBBEDEA BDADcD BEACDBACECDEA A     Dcc  

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen eCcdebcACbBEBBEBCCAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 0 82
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,851 261,630 36 50 50 52 94

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 82 17 77,75 65 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe B CEDEa A dBDEDDCEAeAA AcBEDEbaEdABECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal cEeDd  EdACDdBEDBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EBBEDEABBDADBDBBEACbBAC CDEACA D  C  B  

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen  Ced c ACb   BEBC AD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 1 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 11 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,476 261,630 15 22 22 23 43

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 92 22 86,50 72 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BDeEDEdbABdBDEDDCEACAAeADBEDbCaEdA*ECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal EEeedCDEEACDBBEDBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EBBdDEABBDADBDdBEeCDBACE DEACADD   DE e 

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen eCAdbAEACDBEdBEBCbeD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 1 91
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,081 261,630 39 53 53 55 99

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 3 4 2,00 20 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 84 27 77,25 64 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe aDCEDECbAdABDEDDeEceAA AcBEDEbDEdABECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  adae  EEeCDBBEDBEA      

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EBdEDEABBDADBDBBEdCDBACE DEACAeD  CDdae 

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen eCbcDAEACbacBBEBCbAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 1 91
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN   AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,997 261,630 23 34 34 35 66

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 88 22 82,50 69 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe b eDBADEBDeBdABECCaEEDEBBAdAeACAABbEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal ed EeEbbA BBECDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDBBc CbBACEDEABBEB  EACcCDeD B D A C

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen AAbAEeCBEBBeCcbAEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 5 2 71
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 1 73
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ADIGÜZEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 401,834 261,630 13 20 20 21 38

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 92 20 87,00 73 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EBADBADEBDbBdABECbebEDEBBAdAeACAABDEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal Dd EedEeA dBECDEA DB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDBBEeCDBACEDEABBEB dEACACDBD B D  CC

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen bAbAdedBEBBbCACAEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 1 82
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT CANPOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 426,496 261,630 4 9 9 9 22

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 9 1 8,75 88 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 100 19 95,25 79 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BDeEDECaABdBDEDDCEACAAeAcBEDEbDEBABECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal dEeeddeaEACDcBEDBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EBBEDEABBDADBDBBE CDBACECDEACADDCAaDEBBC

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen edAAbAEACbBEBBEBCCAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 11 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,809 261,630 19 29 29 30 57

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 90 23 84,25 70 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BDCEDECbAedBcEDDCEAeAABAaBEDEbDEdAB CBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal cEeDd  EEACDBBEDBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EBBdDEABBDADBDBBEACcBACECDEACA D dCD BBC

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen edeeDAdACbdEBBbBCdA 

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 1 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 1 91
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,850 261,630 72 94 94 100 281

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 67 22 61,50 51 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BDCEDEdaAaABDEbDCEAeAABAcBaDEbDddAc CBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  daDd DEE CDBBEDBEAb     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik      Ec BDADBDBBE CcBACa  Ec            

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen  CbA AEA  BE BaBCCe 

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 1 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 2 18
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖPRÜLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,364 261,630 41 56 56 58 107

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 29 0 29,00 73 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 81 19 76,25 64 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe E ecBADEB aBdAB CdacEbEBBA ACACAeBcEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal Dd Ee deA BBECDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDBBE CDBACEDEAB  B EEACACDBD   D    

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen dAbA eCBEBBbCA AEDBe

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 0 73
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAN AKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,159 261,630 65 87 87 90 222

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 71 22 65,50 55 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EeAaBADE D edABECCDEEDdBBACAeAeAABDEeDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal ed ECE eA dBE DEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik cADcD BE  cBbeEDE BB     A A  BDE DDC   

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen e  A d BEdBb AbAEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 4 2 57
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 0 36
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,747 261,630 85 110 110 118 391

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 16 11 13,25 44 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 1 5 -0,25 -3 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 17 16 13,00 33 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 67 44 56,00 47 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BaeEDECaABABDEDDCEAbbAeeaBEDabaEcAdECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal EEeDdbebEACDBBEDBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EB cbEdBBDADeDBBbeCcedCE eEc A D dd c ed

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen Cdeecb A DdEcBdBabAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 5 2 71
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 3 55
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN ALICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,909 261,630 107 142 142 182 837

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 8 19,00 48 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 48 24 42,00 35 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EBADBADb D adABECbDb DdBBACAe   A cE    

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal eddd  Eed dBECDEA DB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBD BEAC               A    e         

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen bebc CdB a eC bAEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 2 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 0 43
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 0 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 0 9
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,241 261,630 90 117 117 128 458

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 17 0 17,00 57 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 17 0 17,00 43 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 58 19 53,25 44 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe E eDBADEBDdd ABcCCDEEDEBBAbACdCAeBDEaDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal edd   EeA      EA D      

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DA BDBBEACDBACE E BB                    

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen db d CdB B e   eEDBd

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 0 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 0 18
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KARAKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,241 261,630 92 119 119 130 478

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 60 31 52,25 44 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EcADBADcBDCd  dECbaEEDdBBeCAeAeAeBDaDDaE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal  Bd edbeA BBECD A Dc     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBD eceCDBACEDdAc E    A A  ee  D     

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen AeDA  CBb Be A Ad Bd

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 5 2 71
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 1 36
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CENEN AKŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,932 261,630 81 105 105 113 375

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 63 25 56,75 47 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BDebDEebABABDEaDCEbeAABAcBEDEbaEdAdECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal d CDB  Ed      eeEA      

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik E  EDEAB DA BDcBE CDBACE D A A          

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen Cdebbc  Ce  aBEBCeAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 0 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 0 55
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AVVURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,212 261,630 79 102 102 109 359

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 64 27 57,25 48 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EeecBADEBb  dABECbaEEDEBBA AeAeAcBDEcDCc

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal De EeEa   aBEbDEA DB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik  AD DBBEcCDBACEDEA       A b D D       e

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen cbDb CCBEdBD AeeEDBd

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 0 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 1 18
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,079 261,630 26 37 37 38 69

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 87 19 82,25 69 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe E dceADEBbCBBABEbCDEEDEBdACAdACAABDEDDec

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal DdEEe Eed BBECDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDBBEACDBACEDEABe B EEACA DBD   D    

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen dAbAEeCBEBBbCA bEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 1 73
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN COŞANDAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,812 261,630 103 132 132 155 615

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 55 26 48,50 40 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EBADeADEBbCeBABE CcEEDEBeAbAdACAeBcEeDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal edEEaEccAbcBECDEAbDd     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADB  B  bcBACE E BBc     b   e  B      

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen        e        b BC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 4 2 57
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 2 18
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEZMİ ÖNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,425 261,630 27 38 38 39 72

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 88 23 82,25 69 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe B eEDECCABABcEDDCEACAAeA BEDECDbcABECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  Eead baEACDBaEDBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EBBaDEcBBDADBDBBEcCDBACECDEACA D bCD B d

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen edAcbA ACbBEBBEBCbeD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 2 82
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,454 261,630 82 107 107 115 380

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 12 0 12,00 40 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 12 0 12,00 30 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 63 27 56,25 47 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe eDeEDd aABcBDEDDCEACAABAcBEDEbDcdABECeeA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal ddeDdeebEACDBBEeBEAb     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik E  E EAB  A B  BE   B C    A            

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen ddbcDA ACeBbBBEBCbAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 3 0 43
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 0 45
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMET TEKGEZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,105 261,630 8 15 15 15 30

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 6 2 5,50 55 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 96 21 90,75 76 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EeADBADEBDCBBABECbaEEDEBBAdAeAeAABcEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal eBcEeEbDA dBECDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDBBEACDBACEcEABBEBcEEACACDeDEc D ACC

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen dAbAEaCBEBBbCACeEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 1 91
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,780 261,630 29 43 43 44 82

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 84 16 80,00 67 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EeeDBADEBb BdABECbaEEDEBBAdAeAeAABDEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal DedE EE A BBECDEA DB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDBcEACDBACEDEABBEB  EA A D          

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen cADAEeCBE dDCAeAEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 1 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 0 73
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,577 261,630 113 149 149 198 925

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 20,18 20,39 9,00

Toplam: 120 45 20 40,00 33 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe E eDBADE  aBdABECCDEEDEBBAecCACbABDdDDCc

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal ee ddEbe  BBE DEA  B     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik cAD D cE aD A EaE             e d       

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 4 3 57
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,164 261,630 51 70 70 73 146

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 23 0 23,00 58 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 77 18 72,50 60 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BDeEDECCABdBDEDDCEA AAeAeBEDECDEdAd CBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  Eeed   EACDBBEDBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EB  DEA  DADB BBE CDBA E  EA   D   D B C

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen CdbdbbcACbaEBB BC eD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 0 45
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,675 261,630 10 17 17 17 32

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 94 16 90,00 75 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EBADBADaBDbBdABECbDEEDEBBAdACAeAdBDEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal bdEECEEDA BBECDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADB BBEeCDBACEDE BBEBBEEAC CDBD B  C   

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen dbDAcaCBEBBbCAeAEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 0 82
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 408,949 261,630 11 18 18 18 33

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 7 1 6,75 68 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 95 22 89,50 75 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BDCEaECbABdBDEDDeEAaAAeeaBEDEbDEBABECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal EEeDd eaEACDBBEDBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EBBEDEABBDADBDBBEeCDBACECDEACADDC CD BBe

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen eecdbcEACbBEBBEBCCAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 11 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,688 261,630 86 111 111 120 395

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 63 30 55,50 46 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe e bEDdd ABABDEeDCEceAAacDBEDabaEcAB CBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal bddDB  dEbCDBBEDBEAa     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik E cEDEAd DADBD BE CcBACE     A        e 

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen  eAd A ACb bdBEBCCbc

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 1 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 2 36
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,850 261,630 9 16 16 16 31

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 95 18 90,50 75 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BDeEbdC ABABDEDDCEACAABAcBEDECDEdABECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  EeDB eaEACDBBEDBEAb     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EBBEDEAcBDADBDcBEACDBACECDEACADD  CD BeC

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen CdAbbAEACbB BBdBCbAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 1 91
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,948 261,630 110 145 145 191 893

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 14 10,50 26 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 1 0 1,00 20 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 22 8 20,00 50 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 49 35 40,25 34 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe   d     Aae cdDDCcAdebBAaBE   Db ABECdae

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal           C    DBEbd     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik aBBEDEbdBDADBDcB A D bCECDEAe  D   c Be 

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen dCebDAdACedcaBEBCbec

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 3 29
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 5 0 71
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 4 55
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,321 261,630 59 81 81 84 188

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 75 26 68,50 57 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe B eEDECaAccBDEDDCEAbAeBecBEDECaEdABECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  EeDB  EcACDBBEDBEA      

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EB EeEcB DADBDBBcACDBACE  EA A D d   aB 

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen edbdbA ACeBbcBdB  AD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 1 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 1 64
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,747 261,630 80 104 104 112 371

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 64 28 57,00 48 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe baAcBADEBDaadABECbDbEDEBBAeAeACAABDEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal DdEEedceAedBECDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DAaBD B A   d EbEAB E B E     e         

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen ee A aCBE eb  CAbDdC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 3 1 43
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 0 45
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAŞKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,727 261,630 95 122 122 135 508

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 57 24 51,00 43 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EeAaBdD Bc BdABECbaEEDEBBACAeAeAABDEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal De   Ea   dBEbDEA DB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DAD Dce   DBeCbDE a           e         

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen  bD E  BEddeC eAEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 4 1 57
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFSU ASİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,220 261,630 106 141 141 181 833

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 51 34 42,50 35 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe dDCEDdCeABeBcEcDCEACdABAaBEDabcEaABECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal ddeDd DadebDBBEDBEA      

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik      E   DADBD BE  c bCa  ceeA     a    

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen  dbb c     a BdB d D

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 5 1 71
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 3 9
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE EBRAR SERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,014 261,630 100 128 128 146 554

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 58 33 49,75 41 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BDeEDEabAacBedcDCaACAA AaBEDabDEBAdECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal cEeDd ecEACDBBEDBEA      

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik       A  bADBDaB   cBAC   a         cce 

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen CdedaA  CeBbBBEaCdAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 3 2 43
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 1 9
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE AKSU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 423,467 261,630 5 10 10 10 23

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 99 18 94,50 79 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe eDCEDECCABABDEDDCEACAABAcBEDEbDEdABECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal EEeDdbbaEACDBBEDBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACA D ACaE eC

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen adecDAdACbBEBBEBCCeD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 11 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 435,350 261,630 2 4 4 4 14

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 37 0 37,00 93 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 102 15 98,25 82 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BaeEDECCABeBDEDDCEbCAABAcBEDEbDEdABECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal EEeDdCaEEeCDBBEDBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACA D ACD BBC

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen eCAAbAEACbBaBBEBCCAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 11 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,710 261,630 37 51 51 53 95

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 85 28 78,00 65 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BDbEDEaCABABDEDDeEcdAAcADBEDEbeEdABECBdA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal EddDdCeEEeCDBBEDBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EBBEDEAB DADBDBBEACDBACE DEACA D A D BeC

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen eeecDcEeCeabBBEBdbc 

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 0 91
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM SÜMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,314 261,630 116 153 153 218 1099

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 20,18 20,39 9,00

Toplam: 120 40 17 35,75 30 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EaccBADaBD    BEbCDEEDdBB     eAbBcEDDdE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal ae b E D  dBEbDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DA BD B  eDB C  E             e         

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 2 29
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 4 1 57
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,906 261,630 87 112 112 122 412

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 3 7,25 18 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 59 18 54,50 45 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe B CEaEbCAcAB                            

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal EEeeBdeaEACDBBEDBEAe     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik    EDE B DADBD BE CDBACE DEA AeD     aBC

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen eecAbAEACeBEBaEBCbAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 1 43
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 0 45
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTUĞRUL ÇAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,178 261,630 21 31 31 32 59

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 89 21 83,75 70 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BDeEDEaCAB BDEDDecACAABAaBEDEbaEdAdE B A

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal EEeDB eaEdCDBBEDBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EB EDEABBDADBDBBEeCDBACECDEA ADD   D BBC

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen edcbbAEACbBbBBEBCCAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 0 82
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAD KANPAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,661 261,630 77 99 99 106 339

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 66 29 58,75 49 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe eDCEDdaaA dBDEDDbEAaAA AcBEDabDEcABECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal dEeDd eaEACDBBEDBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EBB bEAB DAD D ecACDBbCE D c A          

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen  Cec b  CeeE BEBabeD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 5 2 71
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 1 55
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ZEYNEP ŞENER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,525 261,630 96 123 123 137 513

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 11 11 8,25 21 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 59 32 51,00 43 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EeADBADEBa aBAB CCaEEDdBdAbAeAeAdBDEcDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal Dd EaEb A dBECDEA DB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADe  BEeCcB C b  cB ed Ee   Dee e      

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen Ae b bCBE eeC  AcDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 1 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 4 18
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
F BİLGE ÜÇSULAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 240,543 261,630 117 155 155 232 1199

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 4 26,00 65 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 36 13 32,75 27 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BDeEDdb AdABDEDDCEACA BADBEDE  E  B  BB 

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal b aed e  ACD B D EA      

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik b         Aa e                          

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen              B    b 

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 1 1 14
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH YAPICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,197 261,630 64 86 86 89 221

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 70 19 65,25 54 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe   CEDECbAeABDEDDCbACeA AaBEDECeEa BECBeA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal dEeDB  E ACDBaEcBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik     DEAB eADBDBB eCcBACE D              

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen C c DAcc DBEBBEBCbAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 4 2 57
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 0 18
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BOZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,771 261,630 40 54 54 56 103

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 82 21 76,75 64 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe Ee cBADEB  BcAc CbDE DEBBA AeACA BcacDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal D EdeEa ACBBECDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDBBE CDBACEDEABBEB EEb ACD e B D  CC

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen bcbAceCBEBBbCAeAEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 0 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 1 73
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EBİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,137 261,630 118 156 156 241 1265

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 20,18 20,39 9,00

Toplam: 120 36 19 31,25 26 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe   eEDEe AdABcaDDacAeAABADBED  a d aECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  adD CD  ACDdaEaBEA      

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik b      cB A        cBA                  

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 1 1 14
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 2 9
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 180,128 261,630 121 162 162 312 1808

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 13 7,75 19 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 5 -1,25 -6 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 17 20 12,00 10 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BD dD b ABcBcdcD  c b  eaBEaE   d    Bd 

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  a addb                  

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik       A            D ACE          d   e 

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen              B      

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 4 29
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 1 0 14
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 0 9
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HEJA NAZO ÇAKIL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 264,546 261,630 109 144 144 189 886

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 47 25 40,75 34 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EBecBADb c aaABECbDEEDdBdAacCcCAdBDEcD E

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal Dd ceddeACBBE DEA DB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik  A ea Bc CDBACE EA       c              

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen         a       E BC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 4 1 57
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 1 9
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKBAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 419,029 261,630 6 12 12 12 25

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 97 17 92,75 77 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe E ADBADbBD BdAdECbaEEDEcBAaAeACAABDEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal DBEEe EeA dBECDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDBBEbCDBACEDEABBEBBEEACACDBDEB D ACC

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen bbDAEaCBEdBbCACAEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 11 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ULUDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,543 261,630 55 77 77 80 174

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 75 23 69,25 58 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe E AcBADEBabB ABECCaEEDEBBAaAeAeeeBDEDDeE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal DdEEeEE A dBECDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DA BDcBEA cBACaDEABBEB  EA A            

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen debc aCBEBBbCAbAEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 4 1 57
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 0 73
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLDENİZ KOÇAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,669 261,630 24 35 35 36 67

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 87 18 82,50 69 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EBADBADEBDbBdAdECCDEEDEBBACACACAeBDEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal Dd EeEaeAadBECDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBD BEeCDBACEDEABBEB E   AC eD e      

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen dAbA CCBEBBbCAbeEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 0 64
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLDENİZ KOÇAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,669 261,630 24 35 35 36 67

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 87 18 82,50 69 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EBADBADEBDbBdAdECCDEEDEBBACACACAeBDEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal Dd EeEaeAadBECDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBD BEeCDBACEDEABBEB E   AC eD e      

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen dAbA CCBEBBbCAbeEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 0 64
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,933 261,630 44 60 60 62 117

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 1 4 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 5 0 5,00 71 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 80 20 75,00 63 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe B eEDEaCABdBDEDDCEACAABAcBEDEbDEdABECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  ECed  EEACDBBEDBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik E   bEc  DADeD BEeCDBACE c ACAD  dee  e 

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen CCA DA ACbBEBBEBCec 

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 1 36
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
JİYAN YEŞİLTEPE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,897 261,630 22 32 32 33 60

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 6 2 5,50 55 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 90 25 83,75 70 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe B eEDECaABABDEDDCEcCAAaAcBEDEbDEdABECBdA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal EEdedbDaEACDBBEDBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EB bDEABeDADeDBBEACDBACECDEACADDC C bBeC

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen eCbdbAEACbB BBEBCebD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 2 73
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖNENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,770 261,630 102 130 130 152 591

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 20,18 20,39 9,00

Toplam: 120 55 23 49,25 41 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe aDdEbdCeAaABDEDDdEACAABccBdDcCaEdA  CBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal EdeDdeb EACDdBEDBEbC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik E c DEABBDADBD BE CDB  a  EA          e 

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 1 55
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,691 261,630 14 21 21 22 42

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 92 22 86,50 72 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EeADBADEBDbBdABECbaEEDEBBACAeAbAABDEDDeE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal DdEdeEceAbBBECDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDBBEeCbBACEDEABBEBBEE CACDBe   D AC 

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen dAbAEeCBEBBbCAbAEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 1 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 0 91
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,956 261,630 34 48 48 50 92

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 84 23 78,25 65 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EBAcBADEBcCBdABECbDbEbEBBACACACAABDEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal adddeEEbACBBECDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBD BEeCcBACEDEABe B EEA c  B   DD    

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen dbbAdddBEaBDCACAEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 1 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 2 55
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,123 261,630 31 45 45 47 86

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 4 3 3,25 33 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 28 8 26,00 65 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 87 29 79,75 66 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BDdEDECbAeeBbEDDCEACAAaADBEDEbDEdABECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal dEaDdCDaEACDBBEDBEAd     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EBBEcEABBDADBDBBEeCcBACE bEbCA D bCD ceC

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen edAeeAaACDBbBBEdCdAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 1 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 1 91
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 1 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA METE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,781 261,630 91 118 118 129 472

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 58 22 52,50 44 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EeecBeDaBD BdAdECCDEEbdBBACAbbdAABDEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal Da deEb   BBEaDEA DB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DA BD BE  c ACEDEA            B         

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen ee A   BEBe    AEDBa

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 4 1 57
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 0 9
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,118 261,630 56 78 78 81 177

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 74 20 69,00 58 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EeAcBADbBD dB B CCDEEDEBBACAeAeAABcd D  

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal eddEeE cA eBECDEA DB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDBBE CDBACEDE B EBd  A   DBD   D    

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen ecaA aCBEBBbCA AEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 1 36
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,309 261,630 83 108 108 116 387

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 1 5 -0,25 -3 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 20 11 17,25 43 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 66 40 56,00 47 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe B CEDEaaeBABDEbDaEAdAbaADaEeEdDEcbcECBdb

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  EeDd eEE CDdBEDBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik E e bEA BDADe dBEeCDBACE eEACA Dbcee  e 

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen dCeeDA ACeabaBEBCeeD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 1 64
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 2 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,809 261,630 84 109 109 117 390

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 63 27 56,25 47 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe B eEDEdCAdcBDEDDCEbeAA AcBEDEbDbBABcbBdA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  EeDB  EE CDBBEbBEA      

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EB a EABBDA cD BEACcBACE   A A          

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen bCecbAa  Dc  dEB bbc

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 5 1 71
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 1 64
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKYOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,345 261,630 74 96 96 102 295

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 64 13 60,75 51 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe B eEDEC AB BDE D EbCAABADBEDEbDbdAB CBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal   eDd  aE bDBBE BEA      

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EB E E    ADB dB  CDBACE  E C           

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen e A  A   bBEBB BCdAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 5 0 71
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 0 45
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,025 261,630 50 69 69 71 144

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 78 22 72,50 60 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EeAceADEBDbBdABECbDEEDEBBAbAebCAABcEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal DdcEeEEeACBBECDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBD BE CDBACEDE BBE    A   De         

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen deab eCBEBBDCAeAdDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 0 36
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,296 261,630 49 66 66 68 137

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 77 16 73,00 61 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EeecBADEB   dABECbDEEDEBBACAeAbAABDEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal aB EC   A BBECDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik bADBD B eCDBACEDE e E    A A  BD   c    

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen dAbA eCBEBBbCACAEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 5 1 71
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 1 27
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SARIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,395 261,630 78 100 100 107 349

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 67 35 58,25 49 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BDCEDECaABABDEDDCEAeAAeAaBEDEbaEdABECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal dEdaddeEdbaDdBEDBbAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik E d  EbBBDA  DdBEACDBbCE   A ec      ee 

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen CCbdab  CecEcBEBaeAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 0 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 3 36
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,419 261,630 45 61 61 63 122

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 79 19 74,25 62 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BDeEDECaAdeBDEDDCEACAAeADBEDEbDEdAdECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  EdaB D  ACDBBEDBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik E cEDE BBDA BDcBEeCcBACE   A A    C     

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen eCAebAE CbBbBBEBCC D

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 5 1 71
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 1 55
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,370 261,630 88 114 114 125 432

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 60 24 54,00 45 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EBeeBADEB aa ABECbDEEDEBdAdAaACbABcE DCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal DdEECacaACBBECeEACeB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik  ADBa BE CeB C   AB      e              

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen cbDb  CB adDC C EDB 

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 5 1 71
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 1 18
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,470 261,630 76 98 98 105 333

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 18 0 18,00 45 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 65 23 59,25 49 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe B eEDECCAdcBDdDDaEACdABeaBEDECDEdABcCBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  d Dd  EEACDBBEDBEA      

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik     DEA BDADBD BE CDBAC    A A          

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen  dbbabd CbdceBEBe  D

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 0 36
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ TUĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 195,398 261,630 120 161 161 301 1700

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 5 6,75 17 25,86 25,54 20,29

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 22 20 17,00 14 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EeeaBADa    c BECC                      

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Matematik bA B dB  acBc   EAB      A    e         

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen ee A adBbe e  CbEDBa

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 2 3 29
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 0 27
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİ NÇELEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,078 261,630 101 129 129 149 575

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 54 18 49,50 41 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe B eEDdd ABABDEDDdEACAAeAaBEeEbDEdABcCBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  EeDdCeaEACDBBEeBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik      E   eADBD B  CDB e                 

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen  a         E B B    

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 5 1 71
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ŞENCAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,994 261,630 69 91 91 94 249

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 4 27,00 68 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 68 18 63,50 53 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EBA BADEBD B ABECbDEbDEBBA A A A BcaDD E

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal  ddECEE A  aECDEAC B     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBD BE CcBbC  E BeEB EEA AC e         

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen d bb edB B *CAbAEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 0 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 1 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 1 64
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,217 261,630 99 127 127 145 552

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 25,86 25,54 20,29

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 20,18 20,39 9,00

Toplam: 120 53 10 50,50 42 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe B CEDEabAB BDEDDaEACAAB cBEDECaE eBECBeA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Matematik EBB DEA BDADBDBBaeCbBACECDEA A          

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 5 2 71
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 0 73
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REBER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,272 261,630 62 84 84 87 204

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 72 19 67,25 56 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EeADBADEBDCadABECbDaEDEBBAaAeACAcBDEDDeE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal DedEe  cACBBECDEAdDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADcDBBEd DBACEDE  BEBBEEACA            

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen d  b  dB       AEDB 

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 0 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 0 82
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN TURHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,688 261,630 54 76 76 79 172

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 3 3 2,25 23 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 77 30 69,50 58 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EBADBADEB  cdABbCCaEEbbBBAdAecCAbBcEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal edEaec    BBECDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDBBEeCDBACEDEABBEB EEACb DeDaB    dC

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen beDA bdBEBdbCAbAbDBd

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 1 82
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,549 261,630 38 52 52 54 96

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 83 22 77,50 65 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BDeEDEabABABDEDDeEACAAeADBEDEbDEdABECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal dEead bEEACDBBEDBEAd     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EB EDEABBDADBDBBEeCDBACE    aAD    D    

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen edccbA ACbBEBBEBCeAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 1 64
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP AYANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,117 261,630 32 46 46 48 87

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 85 21 79,75 66 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EBADBADEBabBBABECCDEEDEBBAeAeACAABcEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal DddEeEEeA BBECDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDBBE CDBACEDEA BcBBc b A  eD B   b  

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen cbbA edBEBBDCAbAdDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 3 45
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,635 261,630 60 82 82 85 194

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 1 3 0,25 3 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 75 30 67,50 56 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe   CEDdC AedBDEDDeEACAABeDBED CaEaAdcbBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal dEded eEEAbDBBEDBEAa     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EB EDEAB DAeBDBB eCcBACE DEACA   b a Be 

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen bCeAbAcACDBEdBEBadAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 4 2 57
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 0 82
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,466 261,630 68 90 90 93 246

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 70 25 63,75 53 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EeADBADEBD BcABECbaEbDEBBAaAeb AeBcEDDdE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal DeaEeE c  dBECDEA D      

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDBBE CDBACEDEABBEB c ACA D          

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen cc A CdBEBabC ebEaB 

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 3 43
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 1 73
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,961 261,630 52 71 71 74 147

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 25 0 25,00 63 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 78 23 72,25 60 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe B eEDdCbAeABcEDDeEACAAeADBEDECDEdAdECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  Eead DEEdbDBBEDBEAb     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EB EDE BBDADBD BE CDBACE  EAC  D      B 

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen e eeaAaeCDBEdBEBCCeD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 0 73
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA TAYFUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,106 261,630 16 24 24 25 47

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 90 19 85,25 71 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BDdEDde AaABDEDDCEAeAAaADBEDEbDEdABcCBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  EeDB DEEACDBBEDBEAb     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EB EDEABBDADBDBBEeCcBACE DEACA D     BeC

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen eCAdbAEACbBEBBEBCbAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 1 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 0 91
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENEM KARADAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 294,375 261,630 97 125 125 140 522

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 56 20 51,00 43 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe E ecBAD BDbB ABECbDcEDEeBAaAeACAdBD DDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal De Eeba A dBEaDEA DB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik  A BDBa eCDBACEDEAdBE  E                

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen b        B bC     B 

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 2 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 3 1 43
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 1 36
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERCAN İÇKE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 228,942 261,630 119 158 158 254 1362

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 16 13,00 33 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 36 30 28,50 24 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe   aEDdd AccBcEeDdbAeAbBA BEe aDEd BaCBd 

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal dEeDd e EACDBBEbBEAb     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik           A        cB                   

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen CdbdDc       BbB acD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 1 1 14
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT KEVSER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,219 261,630 104 137 137 169 753

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 3 16,25 41 25,86 25,54 20,29

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 47 13 43,75 36 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe B    d     BDE  aE C A  D E E DE AB CBdA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Matematik  BdED  BBD DBacBE CD ACE  EA  b         

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen eCcdbA ACeaEBBEBCCAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 0 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 0 29
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 0 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 1 55
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL AYDINER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,760 261,630 47 63 63 65 130

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 78 18 73,50 61 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe E AcBADEB aBdABcCbDEEDEBBACAeACA BeEDDeE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal DdEEeEb A BBECDEACb      

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik aADB BBEA cBACEDE  BEB EEA     D   D    

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen AAbAceCBEBBeC CAEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 4 2 57
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 0 55
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,605 261,630 61 83 83 86 195

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 74 25 67,75 56 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe B  EDE bABABDE DCEAeAA AcBEDECDEcAB CBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal cEacd eEEAbDBBEDBEAb     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik E c DEAB DADBDcBEACDBACE D c c   e D aeC

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen dCbcaAc CeB BB BCCcD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 3 27
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,339 261,630 57 79 79 82 181

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 74 20 69,00 58 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe B e DEa ABABDEDDeEAeAAeA BEDEb EcABECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  EeDd eEEACDBBEeBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EB   EA BDADBaBBc CDBACE DEA A D        

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen  Cbdb EAaeBbBBdBC AD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 1 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 0 64
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR DURSUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,317 261,630 114 151 151 202 951

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 44 19 39,25 33 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe dBA BADEBD adABECbeEEDdBBACACAeAcBcEDDeE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal Dd EecEe  aaECDEAeDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DA  D B   DB                            

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen        e          c 

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 4 0 57
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TİMUR DÜNDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,595 261,630 42 58 58 60 114

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 80 19 75,25 63 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EeAcBADEBa BcABECCaEEDdBeACAeACAABcEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal DdEECEEeACBBECDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDBBE CcBbCE EAB E   EA              

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen dbbAECCBEBBbCACcbDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 1 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 0 45
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU KAYAKAĞINLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 408,088 261,630 12 19 19 19 34

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 92 12 89,00 74 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BceEDECaABABDEDDCEdCAABADBEDECDEdABECBeA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal EEeDBCDEEACDBBEDBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EB cDEA BDADBDBB  CDBA ECDEACA          

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen CdAdbA ACbBEBBEBCCAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 0 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 1 73
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AĞDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,524 261,630 58 80 80 83 185

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 74 22 68,50 57 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EBAaBADEBabddAdECbaEEDEBBACAeACAABDEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal Dd Ee E e BBEbDEA DB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DA BDdBEeCDBAC  E B EB EE CA  e         

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen cbDA edBEdBDCACeEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 0 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 0 64
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,558 261,630 111 147 147 194 909

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 3 -0,75 -4 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 45 21 39,75 33 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe E A BADEB aadABEbbDEEDdBBAaAeeCc        

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal ee     e                 

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBeBB   cBbCEDEABBEB  EA d  e         

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen A    C eE B  AbcEDB 

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 0 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 3 29
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 4 1 57
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 1 64
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ERGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 458,288 261,630 1 1 1 1 6

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 9 0 9,00 90 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 108 8 106,00 88 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EBADBADEBDCBBABECbaEEDEBBACAdACAABDEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal DB EeEEDAbBBECDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEA AaDBDEBDDC CC

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen AbDAECCBE BeCACAEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 0 91
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,959 261,630 7 14 14 14 29

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 95 16 91,00 76 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EBADBADEBDbBdAcECb bEDEBBAdACACAcBDEeDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal DBEECEE AbdBECDEbCDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDBBEeCDBACEDEABBEBBEEACACDBD B D    

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen dAbAECeBEBBbCA AEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 11 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,952 261,630 63 85 85 88 219

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 21 0 21,00 70 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 24 0 24,00 60 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 69 12 66,00 55 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EBAcBAD       BECbaEEDEBeA ACAeAABcEDDdE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal Dd EeEE A  BECDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDB E CDB CE EAB E  EEA A D D   D   C

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen   Dc  eBE   C    DBd

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 0 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 0 64
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEREN DALGIÇ    O 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,407 261,630 53 72 72 75 150

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 9 10 6,50 33 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 78 23 72,25 60 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe BDeEDECbABABDEDDCEACAABADBEDEbaEdABEbBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal EECDB  EEACDBBEDBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EBaE E B DADBDcBEeCcBACE  ae          e 

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen edbdDb ACbcEeBEBdbAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 1 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 3 36
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAŞBEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,772 261,630 70 92 92 95 251

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 69 22 63,50 53 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EBADBADE   ccAB CCDEEDdBBACAeACAABcEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal Dd ceEEeA BBECDEAbbB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DA B aeEACDBA E Eca E   E aA  BDE D     

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen e  A aCBbaBbC eA DB 

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 5 1 71
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 3 27
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN NAZ AKKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,220 261,630 33 47 47 49 90

Katılımlar: 122 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 25,86 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,80 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,94 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,86 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,82 10,66 7,74

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 18,40 18,43 8,53

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,78 1,95 0,47

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 20,18 20,39 9,00

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,34 1,33 0,34

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,53 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,47 3,45 1,66

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 8,34 8,32 3,31

Toplam: 120 85 25 78,75 66 65,19 64,90 40,32

TYT Türkçe EeAcBbDbBDb cAdEC DEEDEBBACAeACAABDEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal DdcceEEbA BBECDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDcBEACDBACEDEbaBEB EEACA DBD   D  Ca

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen ccbAEeCBEBceCACeEaBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 2 73
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ SARP GÜL 0   Z

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,408 261,630 1 101 101 108 355

Katılımlar: 1 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 20,50 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,75 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 -1,00 1,76 0,99

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,00 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,50 10,66 7,74

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 18,75 18,43 8,53

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,00 1,95 0,47

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 21,75 20,39 9,00

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,00 1,33 0,34

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,75 3,53 1,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,25 3,45 1,66

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,00 8,32 3,31

Toplam: 120 66 33 57,75 48 57,75 64,90 40,32

TYT Türkçe EBADBADb DaddcB CCDdEbdBdACACceAcBcEDDbE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal D   edaeb  BECDEACcB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBeBBEACcBACEDEABc BB E  b cBD   D    

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen ceDA eeB BBbCAeebDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 1 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 2 45
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZGÜN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,658 261,630 20 154 154 228 1170

Katılımlar: 24 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 22,17 25,54 20,29

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,72 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,26 1,76 0,99

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,31 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,55 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,84 10,66 7,74

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 14,28 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 1,95 0,47

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 15,31 20,39 9,00

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,86 1,33 0,34

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,66 3,53 1,31

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,53 3,45 1,66

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 6,05 8,32 3,31

Toplam: 120 40 26 33,50 28 52,38 64,90 40,32

TYT Türkçe  De D a AadBDEDDCcAbAA ADBEDECcEcABECBdc

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal      de EA DdBEDBEA      

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik   e  E   DA d  B   b        ab          

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen ddb  c       acd bAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 0 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 2 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 3 1 43
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 3 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 0 1 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU KARAMAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,876 261,630 14 135 135 167 746

Katılımlar: 24 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 22,17 25,54 20,29

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,72 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,26 1,76 0,99

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,31 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,84 10,66 7,74

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 14,28 18,43 8,53

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,03 1,95 0,47

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 15,31 20,39 9,00

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,86 1,33 0,34

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,66 3,53 1,31

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,53 3,45 1,66

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 6,05 8,32 3,31

Toplam: 120 50 21 44,75 37 52,38 64,90 40,32

TYT Türkçe  DeEbdCaAaAB ED CEAeA eADBEDE aEdd cCBB 

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal ab ee DEdACD BEDBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik   B  E BBDA B   E bcBACE DEc A       ae 

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen                    D

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 3 2 43
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 1 45
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHUN HABİBOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,968 261,630 7 74 74 77 154

Katılımlar: 24 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 22,17 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,72 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,26 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,31 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,55 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,84 10,66 7,74

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 14,28 18,43 8,53

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,03 1,95 0,47

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 15,31 20,39 9,00

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,86 1,33 0,34

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,66 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,53 3,45 1,66

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 6,05 8,32 3,31

Toplam: 120 79 31 71,25 59 52,38 64,90 40,32

TYT Türkçe EB cBADEBDaBdABEbbDEEDEBeAaA AaAABDEDDeE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal Dd EaEbee dBECDEbaDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDBBEeCDBACEDEABBEBcEEACbCD e a    CC

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen cbbAEeCaEaBbCAbeEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 2 82
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN CİRİTCİ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 228,478 261,630 22 159 159 256 1369

Katılımlar: 24 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,72 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,26 1,76 0,99

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,31 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,55 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 1 -0,25 -1 8,84 10,66 7,74

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 14,28 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 1,95 0,47

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 15,31 20,39 9,00

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,86 1,33 0,34

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,66 3,53 1,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,53 3,45 1,66

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 6,05 8,32 3,31

Toplam: 120 31 11 28,25 24 52,38 64,90 40,32

TYT Sosyal c                        

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EBdE EA BDAeBDBBEACDBACECDEAC           

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen  dbA cdA bdEaBbB   D

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 1 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 1 73
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE IŞIK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,021 261,630 2 13 13 13 27

Katılımlar: 24 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 22,17 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,72 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,26 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,31 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 8,84 10,66 7,74

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 14,28 18,43 8,53

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,03 1,95 0,47

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 15,31 20,39 9,00

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,86 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,66 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,53 3,45 1,66

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 6,05 8,32 3,31

Toplam: 120 96 14 92,50 77 52,38 64,90 40,32

TYT Türkçe EBAcBADEBDbBdABECbDEEDEBBACACACeABDEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal Dd EdEEe  BBECDEACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDBBEeCDBACEDEABBEBdEEACACDBD  DD  C 

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen de A CCBbBBDCAbAEDBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 1 91
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AYDIN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,072 261,630 13 134 134 163 686

Katılımlar: 24 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 22,17 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,72 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,26 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,31 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,84 10,66 7,74

Matematik-1 30 12 0 12,00 40 14,28 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 1,95 0,47

TYT Matematik 40 12 0 12,00 30 15,31 20,39 9,00

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,86 1,33 0,34

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,66 3,53 1,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,53 3,45 1,66

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 6,05 8,32 3,31

Toplam: 120 52 24 46,00 38 52,38 64,90 40,32

TYT Türkçe EeecBAD    ea d CabbEDdBBACACACAcBcdDDCb

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal D ccdE  e BBECDEAeDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DA B      DBA EDE B     E  A            

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen beDA dCB  dD Aa EDB 

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 3 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 3 0 43
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 0 27
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ŞAHİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,044 261,630 9 113 113 123 423

Katılımlar: 24 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 22,17 25,54 20,29

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,72 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,26 1,76 0,99

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,31 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 8,84 10,66 7,74

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 14,28 18,43 8,53

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,03 1,95 0,47

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 15,31 20,39 9,00

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,86 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,66 3,53 1,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,53 3,45 1,66

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 6,05 8,32 3,31

Toplam: 120 59 18 54,50 45 52,38 64,90 40,32

TYT Türkçe E e BADEBc BdABECbaEEDEBBACAeACAABDEeDeE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal DBEEeEEeACdBEC EACDB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik bA               A B     A    e         

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen d bA  dBEBdDCAb EDB 

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 1 1 14
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 0 27
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKINCI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,452 261,630 17 140 140 176 811

Katılımlar: 24 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 22,17 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,72 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,26 1,76 0,99

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,31 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,55 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 8,84 10,66 7,74

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 14,28 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 1,95 0,47

TYT Matematik 40 10 0 10,00 25 15,31 20,39 9,00

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,86 1,33 0,34

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,66 3,53 1,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,53 3,45 1,66

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 6,05 8,32 3,31

Toplam: 120 48 22 42,50 35 52,38 64,90 40,32

TYT Türkçe E AcB D B  edABECbaEEDdBBAbAeAaAdBcEDDeE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal De d EaeA      EA DB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik  AD D B  CDB CE E                       

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen be A edBE   CA eEDBa

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 5 0 71
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP AKGÜN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,645 261,630 11 131 131 153 594

Katılımlar: 24 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 22,17 25,54 20,29

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,72 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,26 1,76 0,99

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,31 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,55 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 8,84 10,66 7,74

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 14,28 18,43 8,53

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,03 1,95 0,47

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 15,31 20,39 9,00

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,86 1,33 0,34

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,66 3,53 1,31

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,53 3,45 1,66

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 6,05 8,32 3,31

Toplam: 120 56 28 49,00 41 52,38 64,90 40,32

TYT Türkçe BDeEDEabABdBcEDDeEACAAeA BEDaCaEBABbCBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  dded eaEAbDdBEDBEA      

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik      EbB D a DdBE CbB Ca DEA A  C  e   a

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen  C Aab        bB   D

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 4 2 57
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 1 36
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 0 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBO İLD 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,385 261,630 5 57 57 59 110

Katılımlar: 24 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 22,17 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,72 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,26 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,31 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 8,84 10,66 7,74

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 14,28 18,43 8,53

Geometri 10 1 3 0,25 3 1,03 1,95 0,47

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 15,31 20,39 9,00

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,86 1,33 0,34

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,66 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,53 3,45 1,66

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 6,05 8,32 3,31

Toplam: 120 81 20 76,00 63 52,38 64,90 40,32

TYT Türkçe B dEDECaAadBDEDDCEACAAeAcBEDbCe cABECcB 

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal EEeDdbDEEACDBBEDBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EBB DEABBDADBDaBEACDBACE  EAeAb      Beb

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen   ed A A D EBBEB CAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 1 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 1 82
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KESİM 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,603 261,630 8 106 106 114 378

Katılımlar: 24 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 22,17 25,54 20,29

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,72 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,26 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,31 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,55 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 8,84 10,66 7,74

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 14,28 18,43 8,53

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,03 1,95 0,47

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 15,31 20,39 9,00

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,86 1,33 0,34

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,66 3,53 1,31

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,53 3,45 1,66

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 6,05 8,32 3,31

Toplam: 120 63 25 56,75 47 52,38 64,90 40,32

TYT Türkçe BceEDECCABABcEDDeEAeAABADBEDEbaEBABECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  c ad e E aDBBEcBEbb     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik E    EAB bADBD BE CcBAC    A       D    

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen edbd b e   EBBEBCeeD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 5 2 71
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 0 36
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,004 261,630 3 33 33 34 65

Katılımlar: 24 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 22,17 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,72 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,26 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,31 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,55 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,84 10,66 7,74

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 14,28 18,43 8,53

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,03 1,95 0,47

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 15,31 20,39 9,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,86 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,66 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,53 3,45 1,66

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 6,05 8,32 3,31

Toplam: 120 88 22 82,50 69 52,38 64,90 40,32

TYT Türkçe BbeEDEdbABABcEDDCEACAABAceEDEbDEdABECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  EeaB eaEACDBBEDBEA      

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EB EDEABBDA BDBBEeCcBACE DEAC DD A a cBC

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen eCcdDAEACbBEBBEBCdAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 5 1 71
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 0 82
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 2 0 67
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN TAŞ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,503 261,630 10 116 116 127 456

Katılımlar: 24 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 22,17 25,54 20,29

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,72 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,26 1,76 0,99

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,31 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,55 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 8,84 10,66 7,74

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 14,28 18,43 8,53

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,03 1,95 0,47

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 15,31 20,39 9,00

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,86 1,33 0,34

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,66 3,53 1,31

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,53 3,45 1,66

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 6,05 8,32 3,31

Toplam: 120 59 23 53,25 44 52,38 64,90 40,32

TYT Türkçe EaADB DEBaCBdAdECbDEED Bd  A AeAeBDEDDCc

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal ac   bc    BE DEA DB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBD eE  DB CEDEA BE   EA A De         

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen dc A  dBbacbCACe D C

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 5 1 71
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 0 55
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEVSER BERBER 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,570 261,630 15 136 136 168 749

Katılımlar: 24 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 22,17 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,72 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,26 1,76 0,99

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,31 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,55 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,84 10,66 7,74

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 14,28 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 1,95 0,47

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 15,31 20,39 9,00

Toplam: 120 48 13 44,75 37 52,38 64,90 40,32

TYT Türkçe B CEDEC A eBcEDDCEAbAAecDBED baEaAB CBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  ECaBbDaEeCD BEDBEA      

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik      EA eDA  D B   D  C                 

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 4 0 57
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 1 9
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ALİ UÇAR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,873 261,630 18 146 146 192 898

Katılımlar: 24 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 22,17 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,72 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,26 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,31 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,84 10,66 7,74

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 14,28 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 1,95 0,47

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 15,31 20,39 9,00

Toplam: 120 46 21 40,75 34 52,38 64,90 40,32

TYT Türkçe EaAcBADEebbBdABEebDEEDEBBAbACAaAABDEbDeE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal DBEbaEabACcBECDEACeB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik  b aD BE  cB                            

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 2 2 29
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ KEREM METİN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 211,623 261,630 23 160 160 288 1553

Katılımlar: 24 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 13 13,75 34 22,17 25,54 20,29

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,72 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,26 1,76 0,99

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,31 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,55 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 8,84 10,66 7,74

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 14,28 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 1,95 0,47

TYT Matematik 40 3 9 0,75 2 15,31 20,39 9,00

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,86 1,33 0,34

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,66 3,53 1,31

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,53 3,45 1,66

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 6,05 8,32 3,31

Toplam: 120 30 29 22,75 19 52,38 64,90 40,32

TYT Türkçe   eEDEdaAeeBcE DCEAa   AcBEDbd  d c CBdA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal d de      CDdBEDBEA      

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik cccdDdbBBeee                            

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen    c         BbB  b 

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 3 43
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 0 3 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 5 18
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YAĞCI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,697 261,630 16 139 139 174 798

Katılımlar: 24 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 22,17 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,72 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,26 1,76 0,99

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,31 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,55 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,84 10,66 7,74

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 14,28 18,43 8,53

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,03 1,95 0,47

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 15,31 20,39 9,00

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,86 1,33 0,34

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,66 3,53 1,31

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,53 3,45 1,66

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 6,05 8,32 3,31

Toplam: 120 50 27 43,25 36 52,38 64,90 40,32

TYT Türkçe EeAcBADaabbadABEb DEEDEBBACACAaAABDEeDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal De  dEEe  aBEaDEA DB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DAD D BE  c                   B         

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen cdDc bdBE de  a bcBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 2 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 5 1 71
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR ANLİ 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 167,369 261,630 24 163 163 322 1875

Katılımlar: 24 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 5 2,75 7 22,17 25,54 20,29

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,72 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,26 1,76 0,99

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,31 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,55 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 8,84 10,66 7,74

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,86 1,33 0,34

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,66 3,53 1,31

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,53 3,45 1,66

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 6,05 8,32 3,31

Toplam: 120 12 18 7,50 6 52,38 64,90 40,32

TYT Türkçe Bc       d             A      a d eEC   

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal                DBEca     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Fen Cecb d   eeadBdBCCde

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 0 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Sözcük Türleri Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 1 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜR 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,178 261,630 4 42 42 43 81

Katılımlar: 24 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 22,17 25,54 20,29

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,72 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,26 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,31 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,84 10,66 7,74

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 14,28 18,43 8,53

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,03 1,95 0,47

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 15,31 20,39 9,00

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,86 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,66 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,53 3,45 1,66

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 6,05 8,32 3,31

Toplam: 120 87 27 80,25 67 52,38 64,90 40,32

TYT Türkçe BDdEDECaAdABcEDDeEbCAABAceEDEbaEdABECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal EEeaaaeEEeCDBBEDBEbC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EBBEDEABBDADBDBBEeCDBACE  EACAD  A DaBe 

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen eCbbbAEACeBEBBEBCbAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 11 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENNA BAL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,309 261,630 19 150 150 200 938

Katılımlar: 24 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 22,17 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,72 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,26 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,31 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,84 10,66 7,74

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 14,28 18,43 8,53

Geometri 10 1 6 -0,50 -5 1,03 1,95 0,47

TYT Matematik 40 10 10 7,50 19 15,31 20,39 9,00

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,86 1,33 0,34

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,66 3,53 1,31

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,53 3,45 1,66

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 6,05 8,32 3,31

Toplam: 120 49 39 39,25 33 52,38 64,90 40,32

TYT Türkçe  DeEDEe AadBDEDDeEceAA AceEDaCbcdAB CBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal  d De edd CDBBEDBEAb     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik   B   A  DADa  e  dDBcCE      ac  e bBcd

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen CeebD  ACed  cEBbbeb

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 1 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 4 2 57
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 0 18
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 0 0 0
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR ŞİMŞEK 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 230,512 261,630 21 157 157 252 1345

Katılımlar: 24 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 22,17 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,72 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,26 1,76 0,99

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,31 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,55 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 8,84 10,66 7,74

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 14,28 18,43 8,53

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,03 1,95 0,47

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 15,31 20,39 9,00

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,86 1,33 0,34

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,66 3,53 1,31

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,53 3,45 1,66

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 6,05 8,32 3,31

Toplam: 120 37 31 29,25 24 52,38 64,90 40,32

TYT Türkçe eD EDE  AB  Da DbdeabbBe BEDb D dABE BB 

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal cdaDc eaEe     DcEA      

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik bB ac  B DA BDdBEA D  C                 

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen adde Ac CeB  db     

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 1 1 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 0 25
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 3 14
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 5 0 71
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 2 18
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 0 1 0
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 0 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 0 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 0 0 0
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUFERENKOÇOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,511 261,630 6 64 64 66 131

Katılımlar: 24 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 22,17 25,54 20,29

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,72 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,26 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,31 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,55 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,84 10,66 7,74

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 14,28 18,43 8,53

Geometri 10 1 3 0,25 3 1,03 1,95 0,47

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 15,31 20,39 9,00

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,86 1,33 0,34

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,66 3,53 1,31

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,53 3,45 1,66

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 6,05 8,32 3,31

Toplam: 120 80 26 73,50 61 52,38 64,90 40,32

TYT Türkçe EBeDBADEBD ddABECbabEDEeBACAeAeedBcEDDCE

Cevap Anahtarı A EBADBADEBDCBBABECCDEEDEBBACACACAABDEDDCE

TYT Sosyal Ddd aEa   BBECDEA DB     

Cevap Anahtarı A DBEECEEDACBBECDEACDBECEAD

TYT Matematik DADBDBBEACDBACEDEABBEBdaEACA DBe e   b  

Cevap Anahtarı A DADBDBBEACDBACEDEABBEBBEEACACDBDEBDDCACC

TYT Fen AbbAECdBEBBDCAbe DBC

Cevap Anahtarı A AADAECCBEBBDCACAEDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 2 1 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 2 82
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KARAYEL 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,137 261,630 12 133 133 157 638

Katılımlar: 24 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 22,17 25,54 20,29

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,72 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,26 1,76 0,99

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,31 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,55 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 8,84 10,66 7,74

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 14,28 18,43 8,53

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,03 1,95 0,47

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 15,31 20,39 9,00

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,86 1,33 0,34

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,66 3,53 1,31

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,53 3,45 1,66

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 6,05 8,32 3,31

Toplam: 120 54 26 47,50 40 52,38 64,90 40,32

TYT Türkçe B eEDdb A eBDdeDCaACeABADBEDbbaEdABECBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal a         C  BEaeEA      

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik E d D Ae DADBD BE CDBAC               e 

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen aCbb A  dDdaaBbBCCAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Dil Bilgisi 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 0 0 0
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 7 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 2 18
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 0 1 0
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN SERİSİ - TYT 01 (CO00-SS.05TYT01)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZLI CAN 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 433,193 261,630 1 7 7 7 18

Katılımlar: 24 164 164 328 1940

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 22,17 25,54 20,29

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 0,72 1,14 0,67

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,26 1,76 0,99

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,31 3,91 2,91

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,85 3,17

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 8,84 10,66 7,74

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 14,28 18,43 8,53

Geometri 10 9 0 9,00 90 1,03 1,95 0,47

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 15,31 20,39 9,00

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,86 1,33 0,34

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,66 3,53 1,31

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,53 3,45 1,66

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 6,05 8,32 3,31

Toplam: 120 101 14 97,50 81 52,38 64,90 40,32

TYT Türkçe BDeEDECCAaABDEDDCEACAABADBEDEbaEdABEbBBA

Cevap Anahtarı B BDCEDECCABABDEDDCEACAABADBEDECDEBABECBBA

TYT Sosyal EEeDdC EEACDBBEeBEAC     

Cevap Anahtarı B EECDBCDEEACDBBEDBEACADCEE

TYT Matematik EB cDEABBDA BDBBEeCDBACECDEACADDCACD BBC

Cevap Anahtarı B EBBEDEABBDADBDBBEACDBACECDEACADDCACDEBBC

TYT Fen CCAbbA ACeBEBBEBCCAD

Cevap Anahtarı B CCAADAEACDBEBBEBCCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 3 3 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Sözcük Türleri Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Dil Bilgisi 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin amaç ve yararlarını analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanayi İnkılabı sonrası Avrupalıların giriştiği sistemli sömürgecilik faaliyetleri ile küresel etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimlerini örneklendirir. 1 1 0 100
Dünya'nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Tarihî metin, belge ve haritalardan yararlanarak dünyadaki göçlerin nedenleri ve sonuçları hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve küresel etkileri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Dinî meselelerin çözümüyle ilgili temel ilke ve yöntemleri analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 7 6 0 86
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 9 1 82
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Bağımlı, Bağımsız ve Bileşik Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 3 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Etki-tepki kuvvetlerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Enerji İletim Yolları ve Enerji İletim Hızı 1 1 0 100
Elektrik yüklü cisimler arasındaki etkileşimi açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal ve dairesel su dalgalarının yansıma hareketlerini analiz eder. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Simyadan Kimyaya 1 1 0 100
Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır. 1 1 0 100
Kovalent bağın oluşumunu atomlar arası elektron ortaklaşması temelinde açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Çekirdeği ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların biyolojik süreçlere, ekonomiye ve teknolojiye katkılarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mitotik evreyi açıklar ve bu evrede gerçekleşen olayları bilir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar. 1 1 0 100
Eşeye bağlı kalıtımı açıklar. 1 1 0 100
