
SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 189,111 304,000 198 259 3235 35840 317233

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 5 12,75 32 29,57 29,45 26,10

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 19 16 15,00 13 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCAB eBdbCDaACDd                    

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Fen aEDce e eb caEAadaC 

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 1 0 10
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Mayoz 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AŞCIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,066 304,000 102 134 899 10162 95305

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 74 21 68,75 57 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBdBCaCDa AcCABDca CDCEDCeBEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal A   dB bcC CbAADBdCE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCbCBDACBcc Cc E DC D E ED  BC       ADA

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEeec DDCA CEaAEbD 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 0 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA EVRİM KESER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,227 304,000 169 222 2232 23880 211820

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 19,10 19,50 13,93

Toplam: 120 50 20 45,00 38 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDbDCADBCBbceDcDADeABbBECCbCEDCbBEBAdEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal eecBcBDbECaC AA BAeE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCE BDA e   C DaeD                      

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 2 0 25
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABUL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,999 304,000 61 79 439 5046 49213

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 86 15 82,25 69 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADC DBCBCECD DdDCABD ECC CEDCAcEdAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBdB bcbCCEAcDBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDAeBDBB A E DCB  EBEDCE  BAC a     

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DeEAD aDeCcBCEdAEEDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 0 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 234,834 304,000 191 251 2945 31590 277106

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 12 12,00 30 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 19,10 19,50 13,93

Toplam: 120 35 17 30,75 26 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe ab  DbA ceBbDaDaAeDAdBb DCCECCe         

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAa BeCE bA AeCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik EC D  B               d       C B  A    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 3 3 30
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KANTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,501 304,000 134 179 1606 17638 158913

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 62 29 54,75 46 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDeDCAc  BCDCDbACDAEBbBDCCECCDBAEEBBbAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBdbc eda daAbAaCAca     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDb BcCCeB    C DE D    b     e B  a  

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BEe b  DDCCcBdA bEaD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 1 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SEYFİ ALTIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,836 304,000 67 87 500 5827 56533

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 86 23 80,25 67 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADcbBC CDcDADCABbcaCCDCEDCABEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBBaBDAEaCCbAbDBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCE BDACB BBCADEBDCBD E ED EBCBAC ad Aa 

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen Dc ca CbDCAaedBAEcDb

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 0 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,680 304,000 154 203 1969 21287 189879

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 54 19 49,25 41 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCB cCDaDADCABbcECCDCEDCABEBdAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCeBdB A C C A  BACb     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik eC b cA B B a D  DC D                   

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen D  c    D c e ab b  

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 2 1 25
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET YURTTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,652 304,000 171 225 2394 25699 226516

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 52 40 42,00 35 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe ED DCdDeCBecaeceADeABDBaCCeCEDCcdEedAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal edBdEceAbdCadAAbBACb     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEaBDcCB B  Ae  DCB     e    BA B   A  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DdEb  ece c e dAdc  

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 3 1 38
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 406,922 304,000 41 54 257 3208 32263

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 93 16 89,00 74 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DdDADCABECBCDCDEACDAdBDBDCCECCDBAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBe EDBdCEbCA AaCABa     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACCDBB A CBDEdDA B Db BCABDBAAeA 

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen ecD A eDDCaABEABcE b

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 1 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,177 304,000 184 241 2727 29317 257012

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 7 8 5,00 17 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 19,10 19,50 13,93

Toplam: 120 42 25 35,75 30 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCAD    aCaaDAcCABDcECdeCEDCABEBcAEcB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal  CBBdB dEC d AdbBdba     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik bC aBDAeB c acac DC                     

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 1 1 13
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALANUR ALHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,978 304,000 172 227 2435 26037 229501

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 19,10 19,50 13,93

Toplam: 120 44 10 41,50 35 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADC c CBC CDaACDAE DBDCCECbDdAEdB AAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  BC EDB aEC d e CABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik bC D  B a                               

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EMRE EDİZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,084 304,000 111 147 1113 12262 113238

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 73 34 64,50 54 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCAD  Bd aDaDADeABbcECCbCEDCbdEBcAEaB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal beBdcBbAECaCdA DBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEaBDACB BBCcDaBDCBa EBE  aBCBAe D d D 

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEADBebDCca EdbbbDa

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 6 4 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 2 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 464,926 304,000 2 2 15 260 2799

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 110 8 108,00 90 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADaABEaBCDCDEACDAEBDBDCCECCDcAEdBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCedDBACECCb ADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACCDBBdADCBDEBDAEB DCEBCABDBAACAD

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BEDBADCDDCCABEABEECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 0 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 421,373 304,000 24 36 161 2143 21613

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 98 17 93,75 78 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCdB CBCDCbaACDAEdDBDCCECCDBAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAdDBeCECCAcADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBcCCDBBEdDCBDEBDAE  DCEBCABDBAda D

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BED ADeDbCCcBEbacECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 0 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 401,372 304,000 46 61 290 3693 36834

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 89 9 86,75 72 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe ED DCAD CBd CDEDADCABDBECCbCEDCeBEcAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBEBD E CC A DBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDACBDaBCA  eDCdD E EDCEBCBAC       

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen  BEAD  DD ABCEaAEEDe

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 1 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ARIMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,061 304,000 115 151 1138 12612 116194

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 68 15 64,25 54 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADaABaaB DCDaACDAEBDBDCCECCDeAE BBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BB bE BACEaa  ADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBA CDBBbADC D        b eC B e c A 

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen c D A  D    a       

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 2 0 25
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,645 304,000 90 115 750 8570 81545

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 79 26 72,50 60 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCABECBCDCDaAeDAEebBDCCadCDBeEbBBAAc

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCdE BbCbCdAcADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBAbCDBBEAD eeEBDA       C B BA    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BcDcAeaDbCCcBdAdEECa

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 6 4 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 1 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,144 304,000 92 117 753 8640 82130

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 76 14 72,50 60 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBeaCDEDdDCABbBECCDCEDCeBEBAAEdB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBEB    CCbAADBACa     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEC DACB   CAD  DCBD   ED aBCB         

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen D  c   DD bae BAEbDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 1 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ERGÜNE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,844 304,000 186 244 2749 29545 258920

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 40 19 35,25 29 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEbA CbB aBCDa EACDAEBD cC ECCDdAE cBbAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal dBCbc  eCdC   A bABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  eeDC Bd C      C                       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen c     a  C          

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,756 304,000 117 153 1193 13203 121135

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 67 18 62,50 52 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCAB eBCDCD ACDAEcDBedCECCDBAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal   e deBdC CaAbADCABa     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDaB  C  cB                 CAeD AA   

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BED A  DDC eBaAeEEeD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 1 0 13
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,676 304,000 178 234 2553 27272 240091

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 44 19 39,25 33 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe ED DCAD  BCaCDaDAceABDeECCDCEDCAcEBbAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal eC  cB d C     aBACb     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  C a DA BDa Cc a  a                     

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen c      e    C  A    

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,407 304,000 181 237 2606 27922 245656

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 4 28,00 70 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 42 15 38,25 32 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DED DCA     D DaACDAEdbBDCCECCDaAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal       eebE   bADdABa     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDD  BA        e D                     

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen a ecb  D            

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 2 0 25
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA UYGAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 303,639 304,000 136 183 1651 18180 163860

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 60 23 54,25 45 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe ED DCeDBCBCabDaeADeAeDBECCDCEDCbdEBA EdB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal deB cB d C C Ad BACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEaBDACBDBBCc E DCBD E ED              

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen De bD   D   e   cbe 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 0 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARİFENUR DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,737 304,000 144 192 1812 19631 175879

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 57 21 51,75 43 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADadDBCBCabDEDdDCABbBECdbCdeCbaEdAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal b B dBaAECCCEA aBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik eCcaBDACB a CA   DC D   ED    B         

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen         D A    A    

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 6 4 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 3 1 38
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,935 304,000 77 98 606 6935 67259

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 80 14 76,50 64 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCABEaBCDCD ACDcbBDeDCCECCDaAEb BAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBC EaBdCEC A AaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CDDCBBACCDBc bcC DEBD E      C BDB  C  

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen   D A  DDCCcBaABEE D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 0 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR OTCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,207 304,000 103 135 908 10306 96363

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 75 25 68,75 57 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCABaCBCDCbaACDdacDBDCCECCDcAEdBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BaCAdDed ECCAbADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACC c   aC DEB AE      C BcB  C  

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen dED dcd DCbcaEAabECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 0 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KADAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,805 304,000 107 140 1003 11176 103831

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 72 22 66,50 55 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADbAccaBCDCDEACDAEBDBDCCECCDceEdBBbAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCbEDBbeECaAcADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  beDaBBcCC d    C D  DA       C B B     

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BED bDeDDC AadABEEC 

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 2 1 25
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,276 304,000 106 139 996 11089 103182

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 1 32,75 82 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 70 11 67,25 56 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCB ECD  ADCABDB CCDCEDC cEBA EEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal  CB  B   CaCbA DBAd      

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCE BDA B B CA  eDCBD E EDCa  B C    AD 

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen Dec    De c CE  EcD 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 1 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 1 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA ÖZSAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,835 304,000 170 224 2370 25482 224745

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 50 32 42,00 35 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EabDCdaB BC C aaADeABDeEC DCEDbeeEcAAEbB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal eC dE    a CbA aBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik eC aeDACB B  dc   CB          BA  D     

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen Decec eDDdceC BAa DC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 1 1 13
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSE AYD 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 194,544 304,000 196 257 3215 35553 314116

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 2 11,50 29 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 10,65 10,74 9,05

Toplam: 120 19 8 17,00 14 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCABcdB D    CD                     

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBe EDBee      abeBE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,132 304,000 84 106 658 7521 72632

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 79 17 74,75 62 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DED DCABbCBCDCDaACDAEBb DCCECCDaAEEBBccE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCbd BAeECCAdADCcB      

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDD BBACC B  ADC cEeD E  D   C B B     

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BED A CDbCCcBdAaEECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 2 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 2 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,118 304,000 135 182 1627 17904 161332

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 60 22 54,50 45 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCdBbeBCDCDEACDA cDabCCECCDdAEEBBAAc

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal Bae E   C      aCAB      

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECeDaBBAeC B   DC DE D    D     B B  a  

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen eE  cD DbC c dA dECe

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 6 3 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 1 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU AZRA ÇALIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,873 304,000 89 114 732 8388 80029

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 78 21 72,75 61 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCABaCBCDCDEAeDAEcbBDeCbCCDdAbEB AAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCed BACECebEADCABd     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDdBBACC B  AcC D B AE  D   CAeaBA    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BED A eDDeCc dA EECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 6 4 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 2 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 0 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 424,713 304,000 21 31 145 1941 19391

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 97 10 94,50 79 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCcBECBCDCDaACDAEBbBDCCECCD  EEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBC d BdCECCA ADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACCDBedADCeDEBDAE CD EcCAB BAA   

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BED ADeDDCCABEA EECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 1 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 8 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,710 304,000 105 137 932 10541 98387

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 10 1 9,75 49 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 72 16 68,00 57 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADcCBbaCDaDADeABDBaCCeCEDC edBcAE B

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBddB A C     DB C      

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEaBDACBDdBCA E DCBDcE ED  BCBAC       

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen D  A   DDC B EaAE D 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 6 3 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 0 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,339 304,000 123 163 1360 15139 137597

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 64 18 59,50 50 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCAB CBCDbDaACDAEdDBDdCbCCecAEdBcAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  BCcED ACECbAcADbdBE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECcbCBBACCDBBEADCeDa           A  B     

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen B DB                

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 1 2 13
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,561 304,000 96 121 774 8853 84044

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 75 13 71,75 60 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCAdEeBCDCDbACDAaBbBDCC CCDB EE B AE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  BCbE BAe C   Aa ABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDbBBACCDdB A C DEBD cB DC  CAB  A    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen  EDBA aDDCC Bd     D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 2 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 0 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,159 304,000 70 91 560 6443 62589

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 3 2,25 23 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 83 18 78,50 65 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADaCBC  DaDADCABDBECCDCEDCedEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCB dBaA C CbAA BACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDA BDBBCADEeDCBDAEBEDCEBCBAC   dce 

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEADaab    C   bbe 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 8 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 416,799 304,000 30 42 189 2458 24707

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 96 17 91,75 76 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDcDCABEaBCDCDEACDAEBbBDCCECCDBbEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCbdaBAdECCAdAaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBdAeCDB dcDCBDEBDAEB DCEBCAe BA    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BEDBADeDDCCABEABbECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 0 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,845 304,000 49 65 308 3830 38201

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 91 19 86,25 72 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDAeaADBCBCECDEDADCABDdECCDCEDCAeEBdAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal eecBde d CaCbAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC CBDACBDBBCADE DCBDeE EDCEBCBACB   A  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen eBEcDBeDDCcBCEeAEEDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 8 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN   AYDI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 433,878 304,000 14 21 98 1376 13969

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 101 13 97,75 81 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe ED DCADBCBCaCDaDADCABDBECCDCEDCABEBcAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal cCBdEBDA CbCEAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  CECBDAC DBBCeDEBDCcDAE EDCaBCBACBDACADe

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEADBeeDCABC BAEcDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 2 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ADIGÜZEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 455,840 304,000 5 10 41 496 5088

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 108 12 105,00 88 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCABECBCDCeaAeDAaBDBDCCECCDBAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal eBebEbBACECCbcADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDaBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BdDBADCDDCCABEABEECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 8 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 427,604 304,000 19 29 133 1763 17619

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 1 36,75 92 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 97 6 95,50 80 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADC BaCBCDCDEACDAE DBDCCECCDBAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAE BdabCCAEADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACCDBB ADC D BDAE     BCABa AA   

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BEDBAD DDCCABaABEE D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 0 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK BESNİLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 212,635 304,000 194 254 3131 34289 301229

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 1 5,75 14 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 1 0,75 4 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 25 9 22,75 19 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe ED D                BDdE                

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal        dE                

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC   DAbB B C DE  CB                    

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen    c   DDCcaeaBAbED 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 10 3 1 30
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 2 0 25
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,428 304,000 51 67 353 4268 42178

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 91 23 85,25 71 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADcCBCaCDEDADeABbBECCDCEDCAcEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBBdBDeECbC AADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEdBDAeBDBBCcDEBDCBbAEBED EBCBACBc CA A

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DecA BabDCcabEaAE eC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 1 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇOBANOĞL U 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,710 304,000 56 74 411 4741 46610

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 87 16 83,00 69 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCdDBCBdaCDaDADeABDBECCDCEDCABEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBde eEeCCbAAaBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDACd BBCA   DCB    aD    BACB   ADA

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEAeB DDCcBCEBAEEDd

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 0 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,314 304,000 132 177 1575 17262 155904

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 61 22 55,50 46 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe ED DCADBbBddCDEDADeABbeECCDCEDCecEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBdde d C CbAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCdaBDAeB B CA   eCB  E a               

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen De A   DD   CEeA   b

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 6 4 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 3 1 38
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 467,309 304,000 1 1 12 214 2323

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 111 8 109,00 91 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBCECDaDADCABDdECCDCEDCbeEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBEBD EaaCEAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEADBeDDCcBCEBAEEDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 8 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA TUĞLUER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,641 304,000 109 143 1025 11334 105355

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 19,10 19,50 13,93

Toplam: 120 70 12 67,00 56 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe cDADCADaCBCcCDaDADCcBDBECCDCEDCbBEaAcEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBdBDAECCC AADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCE BDcCB BBCAc  DCB Ad ED    B  B   A  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 1 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖPRÜLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,124 304,000 60 78 437 5032 49086

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 86 15 82,25 69 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCABaeBCDCDEACDAE DBDCCECbDBAEdBdAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  aCA aBAC CaA AaCABa     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDaBBACCDB b DC DE DAE CaC BCABDB A   

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen  EDBA eDDCCABbA EE D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 1 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGEHAN AKBULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,944 304,000 57 75 418 4813 47314

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 88 20 83,00 69 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCA bCa DabEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCbEaBAe CaAdADCABa     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACCDBBdADCeDEBDAb  D a CABDBeA   

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BED Ac DDCbAaEABEbbD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 1 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK CAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,192 304,000 166 219 2197 23475 208322

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 52 26 45,50 38 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCcDcdB aeDE daCAebaECCDCEDC aEecAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal beBBdB AEC     DBACb     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEaBD CB B  b b DCB  E ED       B  d   

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DeEA   cc  ae       

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 5 4 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 0 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,057 304,000 112 148 1127 12442 114716

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 72 30 64,50 54 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBCdCDEDADCAeDBdCCDCEDCABEeccEdB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBdB eECadcAbDBAbE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDAC  BcCAD eDCBDAa cD a  B  da CA  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen De c  eD  cBCEabdbaC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 2 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 2 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 449,346 304,000 7 13 48 717 7137

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 106 13 102,75 86 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DbDADCAB eBCDCDEceDAEdDBDCCECCDcAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCeEbBdCbCCAEADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACCDBBcADCBDEBbAEBCDCEBCABDBAACAD

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BEDBADCDDCCABEABEEaD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 1 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN ALICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,991 304,000 143 191 1805 19570 175414

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 3 29,25 73 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 55 13 51,75 43 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBdBaEbDEDADCABDBE CDCED A EBA    

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal beB EB AE    Ac BA E     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik eCECBDA B   C  d DC                     

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DB b  CaDC aC    b a

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 1 1 13
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA AKASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 458,556 304,000 3 6 32 423 4371

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 108 7 106,25 89 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCABaCBCDCDEACDAEBDBDCCECCDeAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAE BeCECCA ADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAaBCDeEBCABDBAACAD

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen aEDBA CDDCC BEAB EeD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 8 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,743 304,000 175 230 2511 26860 236638

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 12 1,00 5 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 49 37 39,75 33 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDbDCdccCBCDCDaACDAEaDBDdCECCDcAEdcdAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  aebb Bea dae AabAcE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECeDCBBee  Bc  aC b           CAd       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen e D    beCCcBcb c CD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 2 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 0 2 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,426 304,000 160 211 2127 22794 202428

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 52 21 46,75 39 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADcCBe CDaaAceABDaECCDCEeCecEBc    

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal   B EB A CaC AA BACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDceBDB   aE DCa     D      C    A  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen Da    e   c da      

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 6 4 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 3 1 38
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN AHMET KAHRAMA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,123 304,000 158 208 2081 22408 199580

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 52 20 47,00 39 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDAD dB  a DaDaACDAEeDBDdCECCDcAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal cB Aa   Cd Cb ADdABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CDD  BA C a  b C D    c                

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen  ED c CDb    c ebE D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 2 0 25
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KARAKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,238 304,000 151 200 1896 20562 183774

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 58 30 50,50 42 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe ED DCADBCBe CDaaADeABbBdCdDCEDbABEBAAEdB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBdEBad C C AA cddb     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDACB BcbADE DCB    a     B CB   b  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen Dcac  a e  aC  b ce 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 3 0 38
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU KAŞARCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,864 304,000 113 149 1133 12481 115051

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 19 7 17,25 43 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 70 23 64,25 54 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DED DCAd Cc DbDcAeDAaBDBbCaECCDBAE BBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BB AEDBbCE CbEADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CDDaBBACC BBbADC DcBD Ed D a   Bcd     

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BEDBb  bbC   d BabC 

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 2 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 407,323 304,000 40 53 253 3172 31940

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 92 13 88,75 74 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDdDCABECBCDCcEACDAEcDBDCCECCDBAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal dBCAEDBACEC AbADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDdBBcCCDBaEAcC DEdD E  DC BCAB       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BEDBADeDD CcaEAB ECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 1 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,815 304,000 101 133 881 10038 94231

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 73 15 69,25 58 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCABb BCDCDbAecAEBDBDCCECCDBAEEBBAcE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  BCbE BeCE   cAaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDD BBACCDB EA CeDEBD    D             

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen eED c CD CbA  A dEaD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 0 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AVVURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,115 304,000 139 186 1711 18665 168124

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 58 20 53,00 44 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCdcE BCDC aACDAEBDeDCCECCDBAE BBAcE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal B ed  BAC Cac AaCdBE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C e  B CC aB d   D B  E    aB  e       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen   D b eDDC  a A cECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 2 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 2 1 25
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN COŞANDAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,679 304,000 152 201 1904 20672 184648

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 11 10 8,50 28 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 11 11 8,25 21 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 57 28 50,00 42 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCB daDaDADeABDBECCDCEDCecEBAbEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal becBdBadECadbAAcBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC aeDdCB BBec bdDCBac  E    de         

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen D      D    C     D 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 3 1 38
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEZMİÖÖNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,124 304,000 55 72 404 4702 46238

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 88 19 83,25 69 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADaAcdCBCDCDEceDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCbdDBACEC  bAaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDaBBAeCDBBEADCeD     B     CABDBAde D

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BEDBAaaDDC*cBaABEECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 2 0 25
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAT BÜYÜKDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,961 304,000 156 205 2017 21847 194560

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 58 41 47,75 40 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe ccbDCbDcCBCaCDaDADeceDdECCbCEDee EeeAEEa

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ddaeEc dEC C AA BAbb     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEaBDc BDBcC a d CBD E      CBeCBa dAD 

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DdbA  CDD ccdddAEbDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 5 4 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 0 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,176 304,000 128 171 1468 16161 146008

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 63 23 57,25 48 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDbcCdDBCBCdCDaDADCABDeECCDCEDCbaEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCcac DebebaEAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  CECBD CBDd       C   E                 

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DecA   DedAaCEBAEE C

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 1 0 13
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE İNANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,479 304,000 71 92 567 6529 63375

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 84 25 77,75 65 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBCECDabADCABDdbCCDCEDCdBEBbAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBBdBDdbCaCbAAaBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDACB BBCADa DCd Aa EDCE  B CcD    e

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEcDBaDedAcCaBAdEDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 2 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,143 304,000 142 190 1802 19552 175221

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 1 3 0,25 3 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 61 36 52,00 43 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCAD CBa aaa ADCABDBdCaDCEDCecEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCdBce ecCaCbAADBACd     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC CBDACB a Cc a DCBD E Ea   CBb  c d   

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DdEb  eDabcaCddcdb C

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 1 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 437,198 304,000 12 19 87 1220 12319

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 101 9 98,75 82 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCABECBCDC   eDAaBDBDCCECCDeeEaBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAEDBACECCAbADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACCDBBEADCBDEB  EB   aBCABDBAAC D

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BEDBA CDDCCcBEABEdCD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 6 3 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 1 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,757 304,000 32 45 224 2845 28481

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 92 7 90,25 75 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCABECBCDCDEACDcEBDBDCCECCDBAEdBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAdDBACECCAdADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDD BBAeCDBBEA CBD BD       BC B       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen B DBA  DDCCcBEABbECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 0 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DEMİRKILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,639 304,000 162 213 2146 22981 203849

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 50 15 46,25 39 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADc aCEbDaDcDeABaBEbCDCEDdABcBAbE B

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBcE Db C CbAADBACd     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  C CBDA BD                              

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DB                D 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ERDEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,075 304,000 159 209 2107 22669 201424

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 4 24,00 60 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 9 9 6,75 17 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 52 23 46,25 39 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDA CADBCBCbCDaDADCABbBE C CE CAa       

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal eC  EB e d b A aBAC      

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  CE BD CB B Cbabcbac          Bba       

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DebAD CDDdcB EaA ED 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 6 2 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 0 2 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YAŞRIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,951 304,000 116 152 1189 13166 120836

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 67 18 62,50 52 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEc aCAcaCBCDCDEACaA dbBDeCECbDBAEEcBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal   e d BdCEC    DCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDD BB CC B   cC D B    aD EBC B B     

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BED b eD aCA  ABEECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 2 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 1 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,149 304,000 149 197 1841 19984 178788

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 19,10 19,50 13,93

Toplam: 120 54 10 51,50 43 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe ED DCADcCBCaCDEDADCABDc CCDCEDCAaEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACc  BD EeaC AA  AC      

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik c  bBDAeB B C    D B  E       B         

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 2 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 3 1 38
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ESKİBALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,401 304,000 93 118 764 8743 83021

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 75 12 72,00 60 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEaADCAB  BCDCDEACDAEBDBDCCECCDeAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBeAd BAeECCcdADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDaBBACC B                  CABa A    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen e D A eDDC c E BEECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 1 0 13
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,103 304,000 81 103 638 7278 70433

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 80 18 75,50 63 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEbADCABbeBCDCDEACDAEBbBDCCECCDcAE BBbAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCbd BAC CC bADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBceCDccEb C DEBD    D  BC B B     

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen eED ADeDDCCcBE BbE D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 0 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KIRKGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,291 304,000 161 212 2132 22844 202809

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 53 26 46,50 39 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADaADcCBd CD aADCAcbBdCCeCEcCbBEabAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCB EBDAEC CbAbDBAbE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik eC a DACa BBeA    C      D              

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen Dc    C    aC a baeC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 5 5 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 1 1 13
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,119 304,000 33 46 227 2893 28970

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 94 15 90,25 75 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDAcCABEaBCDCDEACDAaBbBDCCECCDcAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBC d BbCECCA ADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACCDBedA CBDEBDAEBCD EBC B  AAC  

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BcDBADbDDCdAeEAabE D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 8 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EKİCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,798 304,000 155 204 1984 21487 191529

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 3 27,25 68 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 53 17 48,75 41 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCAB CBCb   AC dEBD D CECCDcAE B AAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  BCAd  ee C A ADCdBa     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik EaDDb BcCC BB AcC DE                    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen   D cD Db  c  b c C 

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 3 0 38
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,028 304,000 28 40 179 2371 23832

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 96 15 92,25 77 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCABa BCDbaaACDAEBDBDCCECCDBAEdBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCbc BdCECCA AaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDdBBcCCDBB ADC DEBDAEB DCaBCABD AA A 

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BEDBADeDDCCABEAabECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 1 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,066 304,000 53 69 368 4418 43491

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 87 11 84,25 70 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe ED DCcDBCBC CDaDADCABDd CCDCEDCeBEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBdEB AEC CEAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC aBDACBDBBCADaaDCBc E  D    B CB  CA  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEA B bD ABCEB EbDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 2 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 1 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 445,273 304,000 9 15 64 905 8767

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 33 6 31,50 79 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 105 14 101,50 85 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBCECDcDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBBdBDebCCCEAADBACa     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDcCBDBdCADbBDCeDAEBEDCEBbBAC DAeADA

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEADBCDDCcBCEBAEdDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 1 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KAAN ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 426,151 304,000 20 30 137 1850 18489

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 99 16 95,00 79 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBCaCD DADCABDBaCCDCEDCABdeAAEaB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal AaBBEBDAECCCEAbaBACa     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEaBDACBDBBCAe BDCeDeEBEDCa  BACBDACADA

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEADBe DCcBCEBAEEDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 2 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA İNCİ ESİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,109 304,000 78 99 611 7041 68169

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 79 11 76,25 64 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBC CDEDADCA DBECCDCEDCbcE bAE B

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal  CB dB A C CbAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDACB aBCA   DCBD a EDC   B     bA  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen Dd dD  DDCcBC BAEED 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 2 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 1 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KASİMİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 454,860 304,000 6 11 42 521 5404

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 107 9 104,75 87 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCABEaBCDCDEACDAEcDBDCCECCDdAE BBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BB AdDBe ECCAEADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik EC DCBBcCCDBBdADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BEDBADeDDCCcBEABEECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 0 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,111 304,000 148 196 1830 19774 176961

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 59 32 51,00 43 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCAD   CE  aadaCABbdE CbCEDdeadBbAEEc

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal      e AcCaCbAAb         

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik eCECBDAaB BBC DE DCBDAcebD E  BcC       

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEcDaCDDacBCdaAdEDe

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 5 5 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 2 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 419,181 304,000 26 38 172 2292 23018

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 30 0 30,00 75 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 95 9 92,75 77 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DED DCABECBCDCDEACDAEBbBDCCECCDdAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBbbE B C  aAbADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACCDBBEADC DEBDAEBCD   CAB B     

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BEDBADeDDCCABEAabE D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 0 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,040 304,000 95 120 769 8792 83504

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 76 16 72,00 60 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe E  DCADcCBb CDEDADCABbaECCDCEDCcaEBAAEbB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBBc Dd CCCEAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEa DAeBDBBCAD  DCBD   E   BCBA     A  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DB A B DDCca E  caD 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 6 4 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 0 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,976 304,000 138 185 1693 18500 166640

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 60 25 53,75 45 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCAaaCBCDCDEACDAEBDBDCCECCDeAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCddadACbbddbAaCABa     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBa eC    cDC DcB           e       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen a     eDbC da   b C 

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 2 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 3 1 38
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İŞCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,926 304,000 66 86 499 5816 56434

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 27 0 27,00 68 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 83 9 80,75 67 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBC CDEeADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal eCBBEBDAECbCbAADBACb     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEC DACB BBCAD  DCB AE ED    BACBDA  D 

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen        bc AaeE      

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 0 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÜBRA GÖNÜLT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 218,677 304,000 192 252 3082 33658 295517

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 33 31 25,25 21 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe aEa DCAB aBCDabaACccdcDBeCCEeCecAEdBdAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal   ebE dbe Cae A CABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C    aeea d EA           c             

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen e        e         D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 5 5 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 2 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 409,497 304,000 36 49 238 3015 30213

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 93 14 89,50 75 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCAdaCBCDCD ACDAaBDBDCCECCDBAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCbEaB eEC A ADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBAeC cc c CBDEBDAEBCDCEBCAB BA b  

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BEDBADdDDCCAaEABc  D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 8 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,398 304,000 153 202 1912 20738 185258

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 57 28 50,00 42 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADaADBCBeaaDEb cCABDca CDCEDCAcEacAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACcddB AECaC AADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCE eDcCa d C Db DC D         B  B      

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen Ddbe  CD db b  e bD 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 3 0 38
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,099 304,000 167 220 2200 23492 208461

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 52 27 45,25 38 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe ED DCdDBCBeaCDacADCAebebCCDCE CeeEeAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bC BcBDA CbCbA  BACb     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik eC C DACc a  bDa  CB       E            

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen De     DD ca E A Ebd

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 3 6 30
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 2 1 25
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,293 304,000 177 232 2525 26960 237459

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 47 30 39,50 33 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe ED DbAD  cCdCaaDAaeeBbBdCCbCbDe eEBAAccB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal eC dcea  CbC    BACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC aBD CB BBe    DCB    E  E    C       

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEd  e   c eE AacD 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 5 4 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 0 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,189 304,000 130 174 1512 16508 149248

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 61 16 57,00 48 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EeADCADcCBd CDaaADeABbBECCDCEDCABEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBdBDAEeCC AADBACa     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC a D  B B C           ED              

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DcEc   DD d C c  d  

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 2 0 25
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,672 304,000 75 96 596 6859 66457

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 17 8 15,00 50 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 20 10 17,50 44 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 83 25 76,75 64 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADbABaCBCDCDaACDAEBDBDCCECCDcbEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBbbEaBdCECaAEADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBcCC ceabDCeDEB dE  Db B ABeBc    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen B DBcD DDCCABEAabdaD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 0 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM SÜMER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,202 304,000 164 215 2155 23075 204674

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 52 23 46,25 39 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DED DCABaCBCDaDcACDddcDecdCECCeBAEdBdbAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAcDBeCE de AbCAaE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDD BBcCe    ADa DaB     D E           

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen               A     

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 6 4 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 2 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 1 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKINCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,835 304,000 168 221 2223 23777 210836

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 0 1 -0,25 -1 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 17 0 17,00 57 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 17 0 17,00 43 19,10 19,50 13,93

Toplam: 120 47 7 45,25 38 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DED DCAB eB D DEACaAdBDeDCCECCaBdEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal d                        

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CDDCBBACCDB  ADC DEB                   

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 6 4 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 0 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,738 304,000 50 66 320 3927 39232

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 90 17 85,75 71 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe ED DCADBCBCaaDEaADCABDBECCeCEDCABEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBcB dECCCdAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEaBDACBDBBCAcceDCB  c ED aBCBAC       

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBdADBbDDCbBCEBAEdDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 2 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAD KANPAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,762 304,000 131 175 1520 16599 150001

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 63 25 56,75 47 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBdcbDaaADCABDBECdDCEDCccEBAAE B

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBEe AE aC AbDedCE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik eCEa DACB B bA   DCB A   c  B d         

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen D E   eDDa eaEc EceC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 2 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 2 2 25
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 443,240 304,000 10 17 66 965 9579

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 6 3 5,25 53 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 104 13 100,75 84 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADbADBCBCECDcDADeABbBECCDCEDCABEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBEBDbEbCCEAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  eECBDACBDaBCADEBDCBDdEBEDCEBCBACeDAd aA

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBcADB DDCABCEBAEEDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 0 88
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH YAPICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,735 304,000 133 178 1600 17600 158604

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 15 8 13,00 33 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 60 20 55,00 46 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DED DCAB  BCDaDEAeDAEdDBDCCECCDBAEaBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  BC d  be      adABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDbBBceC cBEAaC DEBD     da   e       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen   D bD DD   a AB  eD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 1 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BOZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 431,135 304,000 18 27 113 1541 15523

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 1 35,75 89 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 13 1 12,75 64 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 98 4 97,00 81 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBCECDaDADCABDBECCDCEDCA E  AEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBBEBD ECC EAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDACBDBBCADE DCBDA  ED  BCBACBe CA A

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen    A   DDCcBCEBAEEDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 0 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 0 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKEM EBİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,244 304,000 187 245 2773 29828 261516

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 19,10 19,50 13,93

Toplam: 120 40 21 34,75 29 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCAc Cc DCDacCDAEBDBDCCECeDebE B AbE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal dBC E BdCEaac A bdBE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  e    d  d      e bE bAE                

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 2 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 1 2 13
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 199,649 304,000 195 256 3200 35261 311029

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 9 10,75 27 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 19,10 19,50 13,93

Toplam: 120 22 13 18,75 16 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe  D    eBCBCcbDa   C  D  C ceEDC  cc cE  

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ed  E  bEC       A a     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  C C D C                      B         

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 2 2 20
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,151 304,000 114 150 1137 12594 116051

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 69 21 63,75 53 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DED  aAaECBCDCba eDAa be e ECCDeAEEB  AE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal B CeE BACECaAbAaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDD BBbC DBB  DC DEB  E      CAB BAA A 

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BED d CDDd bBEAcab D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 4 4 40
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 0 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HEJA NAZO ÇAKIL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,310 304,000 147 195 1827 19722 176609

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 56 17 51,75 43 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADcCB aCDcaADCABDBEdCedEDCAabBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBd ebE aC AAaBA E     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  CE BDACB B C D  DCa          B         

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen             C  d  Db

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 1 1 13
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR UÇAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 212,648 304,000 193 253 3130 34287 301214

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 30 27 23,25 19 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe ED DbADa Baa aaaADecBDcECCcbEDC cEBAcEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBeE  d Cad AAb dCa     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  C          b     b   a             b   

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen             b       

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 5 4 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKBAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,355 304,000 43 57 272 3409 34283

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 92 16 88,00 73 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DED DCAB eBCDaDaACDAEBbeDCCECCDcAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBebE BACECa  ADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACCDBBEAaCBDEBDAEBC CEBCABD AA   

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen eEDdA CDDCCcaEAabE D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 0 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ULUDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,532 304,000 118 156 1210 13417 122945

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 69 27 62,25 52 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDbDCABabBCDCDEACDAEBbeDCCECCDeAEEBBbAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCeEbedC CaAdADCdBE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDdBBceC cBac   DE D EB D     e       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen Bc  c eDDCCA EAadEaD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 0 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLDENİZ KOÇAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 407,888 304,000 38 51 250 3129 31479

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 93 17 88,75 74 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADaAcbCBCDCDaAeDAEcDBDCCECCDcAEEBaAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCbd BdCECCAdADCABb     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACCDaB A C DEBD EBCD EBCABDBA a  

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen dEDBAD DDCCABEABEECb

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 8 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM GÖNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,485 304,000 163 214 2150 23028 204253

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 19,10 19,50 13,93

Toplam: 120 51 18 46,50 39 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCABaC CDCDcACDAEBDBDeCECCDcAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  aCdd BeaEd   ADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik EC D BBcaC ac   d D            be  c    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 1 0 13
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM MENEKŞE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,181 304,000 125 167 1445 15948 144312

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 62 15 58,25 49 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe aEDADbABECBCDCDEACDAEBbBDCeECCDceEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBe EDBedECaAEADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik EeDDaBBAaC Bd  aC D B     D             

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen                    D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 0 50
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 409,223 304,000 37 50 240 3038 30437

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 93 14 89,50 75 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBCECDaDAcCABbBaCCDCEDCABEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBBEB   CaCEAAeBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEbBDACaDBBCAD BDCBD E cDCEBCBACB A    

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEA BeDD cBCacAEEDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 8 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TAŞKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,373 304,000 83 105 656 7497 72346

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 81 23 75,25 63 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCABECBCDCDaAeDAEcDBDCCbCCDaAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  aebd BdeECaA AaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDdBBACCDBBEc C DE DAE  D   C BDBA C D

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen edDBA CDDe ccabaEECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 0 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,771 304,000 65 84 480 5602 54595

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 84 15 80,25 67 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDbDCADcCBCaCDaDADCAcDBECCDCEDCecEBAAEdB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal  CBdE  d  CC AADBACb     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCE BDACB BBCd   DCBDA  ED  BCaAC D CA  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEd BeDDCABCEBA EDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 0 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 407,417 304,000 39 52 252 3164 31872

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 92 13 88,75 74 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCAB aBCDCbEACDAaBDeDC  C DB EEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BaCed  ACECaAbADCABb     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDD BBACCDBBEADC DEBDAEB DCEBCAB BAAdA 

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BED A CDDCCcBEAaEE D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 2 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 0 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GENCO 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,124 304,000 174 229 2504 26814 236159

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 9 10 6,50 16 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 50 40 40,00 33 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDbDCADB B  aDaDADeABDdEaCeCEeCcBEBcAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBadBcAEe C AdaBdCa     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik Da a DACa BceA a eCB  c E    b   e      

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DebcaBda   aCbdA aeC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 2 2 25
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KIRÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,721 304,000 34 47 230 2923 29285

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 94 16 90,00 75 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCABaeBCDCDaAeDAEBDBeCCECCDaAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAEDBcCECCAbADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDaBBACCDaBEA C DEBD cBCDC BC B BAA   

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen eEDBA eDbCCcBEABcECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 0 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,531 304,000 59 77 430 4979 48685

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 87 18 82,50 69 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DED DCABbeBCDCDaACDAEBDeDCCECCDBAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCbEDBAdECCAEADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDC dACCDcBEADCBDEBaAa      Cce  c C  

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen dEDBAb cDC *BEABdECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 1 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,345 304,000 85 109 678 7768 74704

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 79 19 74,25 62 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe  DbDCADBCBeaCDEDADCABbBaCCDCEDC BEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBEBbA C CbA DBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEaBDACBDB CAa cDCeD d  DCE e          

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen  BccDBaDDbcBCEBAEbDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 2 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 2 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖNENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,417 304,000 182 238 2640 28318 248750

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 19,10 19,50 13,93

Toplam: 120 45 30 37,50 31 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DED DCAcaeBdDacaACaAaBDBDCCECdDBebdBeA  

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal dBCbEDedeEdadEADCABa     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  eeeaBBAeC B  c  BDEBa E        B       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 2 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 3 2 38
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BAHADIR SERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 434,430 304,000 13 20 96 1351 13704

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 102 16 98,00 82 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBCdbDEDADeABDBbaCDCEDCAeEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal AeBBEBDeECaCcAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDACBDBBCbDEBDCBcdEBEDCEBCBACBDACADA

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBcADBeDDCABCEBAE e 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 1 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 416,885 304,000 29 41 188 2446 24632

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 96 16 92,00 77 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCdDcCBCbCDaaADCcBDcECCDCEDCABEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBBEBDbECCCaAbDBACb     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCE BDACB BBC DEBDCBDAc EDC BCBACBDACAD 

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEA B DDeABCEdAbEDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 1 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAİDE SU YAVUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,387 304,000 129 173 1491 16308 147340

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 61 13 57,75 48 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCAcECBCD DaACDAEBDcDCCECCDBbE BBA E

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  B bEDB a CCAEADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik cCDDaBBACC Bc  aC D            AB B  d  

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen            c       e

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 2 0 25
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDVAN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 235,212 304,000 190 250 2940 31555 276837

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 19,10 19,50 13,93

Toplam: 120 36 20 31,00 26 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe ED DbADd BCECDcDADCAcbcdCCDCEDCeBEBbAEdB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bC  dBbeceae    B        

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik      D  B      E D B    c     e         

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 5 5 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 2 0 25
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET GÜNEYSULU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 456,869 304,000 4 8 36 462 4722

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 108 10 105,50 88 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCAB dBCDCDaACDdEBDBDCCECCDcAEEBdAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAEDBACECCAEADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDaBBcCCDBBEADC DEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BEDBADeDDCCbBaABEECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 8 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KAAN AKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,783 304,000 62 80 440 5060 49403

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 87 18 82,50 69 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCAD CBaECeaDADCABbBECCDCEeCAcEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBEBDAECaCbA DBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECeDcCBcBBCADE  CBDAEBEDCEBCB C       

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBbc B DDCdB EaAEaaa

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 0 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,606 304,000 42 56 269 3388 34081

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 92 17 87,75 73 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCABdCBCDCDaACDAEBDBDeCECCDdAEEBdAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCbd BeeEbCAEAaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACC BBa DC DEBcAEB DCEBC Bc A C  

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BED ADeDDCCcBEAaEECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 1 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,735 304,000 48 63 297 3756 37413

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 92 22 86,50 72 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCABaeBCDCDaACDAEeDBDCCECCecAEEBBbcE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCbEaBedEdCA ADbABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBced BBEADCBDEBD EB D aBCABDBAACAD

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen eEDBADC DdCbBEABcECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 1 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA METE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,322 304,000 146 194 1825 19720 176587

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 57 22 51,50 43 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDbDCAcaaBCDCDEACDAEcbceCCECCDdAEdBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal dBbbc    EC AdAaCABb     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik EC Da BAC  BB   C  E D        C B       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen        cDC cBEAcbE  

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 6 4 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 2 0 25
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVAN SALMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,253 304,000 137 184 1685 18454 166228

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 60 25 53,75 45 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADaAeaaBCDaD ACDAE DBDCCECCDebEEB  AE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BB dED ACEdaA A CABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik   DDaBdA C B  c CeD B  E  DCaBa   B     

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen c D bDda Cbc  ba  Ce

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 2 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 1 50
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRACE REİS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,663 304,000 63 81 443 5080 49531

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 85 11 82,25 69 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCB aCDaDcDCABDBECCDCEDCbcEBAAE B

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBdBD ECCCEA DBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  CECBDACB BBCA b  C D E E   B BACBD C   

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEA  ecDCcB EBAEcD 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 2 0 25
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ KEREM METİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,345 304,000 189 249 2927 31374 275120

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 1 11 -1,75 -9 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 37 22 31,50 26 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DED DCbB eBC eaaACDAEBDBDCCEC DdAEcB  AE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal d e E eA E     cCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C D                                    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen cccddDbbbeee        

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED OKUMUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,803 304,000 73 94 587 6746 65196

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 83 23 77,25 64 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCdBECBCDbaaACDAEcbBe     DcbEEB    

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCcdDBACECCAEADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBcCCDBBEADC DaeDAEBCDeEBC B BAACA 

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen B DBbeeDaCdcBEAabECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 5 4 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 2 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÖZELER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,727 304,000 179 235 2571 27473 241775

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 19,10 19,50 13,93

Toplam: 120 44 20 39,00 33 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCdBECBCDCDaAeaAc beeCCECCDBAd B ccE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCedDadCb     eCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECeDa cA CDB E D                        

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 5 4 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUZAFFER GÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 423,243 304,000 22 34 153 2037 20368

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 0 35,00 88 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 96 8 94,00 78 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBC CD DADCAB  ECCDCEDC BEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBBEBcbECCCdAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDACBDBaCADEBDCBe EBEDCE CeAC       

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEA B DDCABCEBAEbDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 0 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 1 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,526 304,000 52 68 363 4376 43040

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 8 2 7,50 75 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 87 10 84,50 70 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADdCBCEC  DADeABD aCCDCEDC  EBAAE B

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal A B  B    CCbAA BAC      

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEaBDACBDBBCAD eDCBDAEBED  BCBACBDcCADe

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen D EA  eDDCABC  AEEDd

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 6 1 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 0 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKYOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,217 304,000 124 164 1383 15338 139414

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 63 18 58,50 49 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EcADCADcCBCaCDEDADCABbBaCCDCEDCbcEBbAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCB dB   C   AAa A E     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik D ECBDACB a   c  DCBa c c               

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DB A   DDeAB EBAEdD 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 6 4 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 3 2 38
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,145 304,000 76 97 602 6915 67041

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 81 17 76,75 64 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCB ECDEDADCABDBECCDCEDCbBEdAAEdB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBdBDecCCCbAAbBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  CEd DAC  B CcD  DCBDeE ED E  B C D     

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEd   DDdcBCEcbEcDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 0 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TARL AK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,249 304,000 127 170 1467 16144 145857

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 62 18 57,50 48 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCAB  BCDCDaAeD a DBDeCECCDBAEdBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  B    Bd  b AdADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDaCBBAeC B bdDC DE   c  D             

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BcD d  DD  c dABEE b

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 0 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,864 304,000 31 43 207 2653 26844

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 93 9 90,75 76 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDbDCAB CBCDCDEACDAEdDBDCCECCDBAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal   Ced   C CaAEADCABb     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACCDBBbAcC D BDAE   C    BDBAAC D

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BEDBAD DDCCABEABEEdD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 0 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,883 304,000 68 88 517 6027 58505

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 15 1 14,75 74 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 82 12 79,00 66 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCB ECDEDADeABDBECdDeEDCABEcAAEbB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal b BBd ce C C AAcBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDACB BBCADb DCBD   ED    B C    A  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DB ADBeDDC BC BAEED 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 0 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,800 304,000 98 126 841 9554 90115

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 75 20 70,00 58 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DdDADCAB CBdDC  ceDAEdbBDCCECCDcbEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCbd BAC C A AaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDD BBACCDB  cbC DaaD EBCD   C B  A    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen B D c eDDCCcaEAaEECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 5 5 50
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 2 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SARIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,541 304,000 79 100 617 7112 68822

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 80 16 76,00 63 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBCECDaDADCAeDBECCDCEDCABEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBBEB bECCbdAbaBACb     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCbb DACB BBCA aeDCB    E  E  dA B      

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DB cD eDDCABC  AEED 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 0 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,302 304,000 97 125 829 9479 89466

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 75 18 70,50 59 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADaADBCBbECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCB dB d CCbEAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCE BDcCB BBCc d D  b      EB e CB      

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DcEb  eDDCcBCEa E ee

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 3 1 38
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 433,548 304,000 16 23 102 1405 14190

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 101 13 97,75 81 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCAcECBCDCDEACDAEBbBDCCECCDcAEEBBcAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCbE BeCECaAEADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDdBBACCDBBEADCBDEBD EB DC BCABDB AC D

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen dEDBADeDDCCcBdAaEECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 0 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,303 304,000 94 119 765 8753 83175

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 77 21 71,75 60 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADcCBCdCDdDADCAcDBaCCDCEDCccEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBcEe d CaC AADBAda     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  CE BeACBDBBCc   DCBDeEBEDC          A  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEAD  DDCcBCEabEEDb

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 6 4 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 0 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA TALAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,027 304,000 44 59 282 3627 36277

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 92 20 87,00 73 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADcCBCaCDcDADCAeDBECCcCEbCecEBAAEcB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal cCBdEBDbEaba A aBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDACBDBcCADEBDCB AE EDCEBCBACBD CADA

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEAD dDDCA CdBAEdD 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 6 4 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 0 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞULCAN AKÜLKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 385,260 304,000 64 82 461 5346 51989

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 85 14 81,50 68 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DED DaABE BCDC cACDAEBbBDC ECCDBAEEB  AE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal Ba  dbBeeECCAEADCAB      

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACCDBBEb CBDEBDAcB DCaBCAB BA C  

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen B DBA  DDC cBEAad C 

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 1 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,357 304,000 140 187 1771 19280 173067

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 58 23 52,25 44 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCABaCBCDCDaAeDAEdDcDdCECCDBAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal dB bd BACEd AdAaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CDD BB d c   caC D  b                  

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen eEDcc eD C    AaaE  

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 2 1 25
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 419,039 304,000 27 39 175 2306 23125

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 97 18 92,50 77 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCdDB BecCDEDADCABDdECCDCEDCcaEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBadBcdECaCbAAaBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC CBDACBDBBCADEaDCBDAEBED aBCBACB dCAD 

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEADBCbDCABCEaAEEDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 1 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP AYANOĞL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,631 304,000 58 76 421 4848 47590

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 87 18 82,50 69 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDcDCAB CBCDCDaACbAEBDBDdCECCDccEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCeEbBAeEdCAbADCABb     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik EC DCBBAeCDBBEc CdDEBD EB D a CAB  c    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BED d CDDCCABEABEECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 1 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,730 304,000 145 193 1813 19633 175894

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 58 25 51,75 43 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCABaeBCDCbaACadEcbBDCCECC cAEEBB AE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  Bebca AC CCA ADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CDDaB cdCDB  cDC D BD       c          

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen cdD  cdbDC Aa  Bc   

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 6 3 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 0 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ TUĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 193,588 304,000 197 258 3221 35607 314771

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 3 11,25 28 29,57 29,45 26,10

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 19 9 16,75 14 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DED DbA       D ACDAacDB                

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Matematik  CDDb  A C     Da c             B       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen e              ac   

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 3 2 30
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 1 1 13
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Mayoz 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN ŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,064 304,000 173 228 2486 26617 234552

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 19,10 19,50 13,93

Toplam: 120 43 10 40,50 34 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCAc  BCD DaAeD  cDB CCEC DB dEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal   C d  ACE     D  BE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CeDb BAeC B  eDC D                     

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 6 2 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 1 1 13
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM GÜNBEYİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,269 304,000 180 236 2581 27565 242508

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 44 21 38,75 32 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe ED DCADc  CaaDaDADCABDBdCCDCEDCcBEBcAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal beB d  A C     aBACa     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCa  bA c   e D            E            

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DecbD e e   C       

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 2 0 25
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN ÇELEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,194 304,000 150 198 1871 20347 182038

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 55 17 50,75 42 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCABECBCDC aACDAaBDBDeCEaCDBAEbBBAcc

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAdb baECCbEADCABb     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CDDaBBAbC B    C b                     

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen                  E b

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 1 1 13
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,081 304,000 141 188 1778 19351 173640

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 2 26,50 66 29,57 29,45 26,10

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 26 0 26,00 65 19,10 19,50 13,93

Toplam: 120 53 2 52,50 44 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCABa BCDCbEACDA BDBDCCECCD         

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Matematik ECDDCBBACCDBBEADCBDEBD   CDC    B       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 6 0 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 0 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REBER ÇAKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,359 304,000 104 136 923 10446 97513

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 19,10 19,50 13,93

Toplam: 120 72 12 69,00 58 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDbDCADBCBCaCDaDADCABbBECCDCEDCAcbBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal beBBE  Abe  cAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEaBDACBDBBCA   DCBDAEBEDCE  B C    A  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 8 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN TURHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,197 304,000 121 161 1317 14721 134544

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 68 33 59,75 50 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EabDCADBCad CDcDcDCABbBECCbCEDebdEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal edB deab aaabAADBAbE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC bBDACB BBCeD eDC DAE EDC B BbC    A  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBcc   DDCABeEdcbcDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 0 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,996 304,000 47 62 295 3733 37182

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 89 10 86,50 72 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCAcECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDcAEbBcAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAdDBACECCAdADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACCDBB  De             CAB BA    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BEeBc CDDCCABEAaEECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 1 0 13
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH İNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,431 304,000 72 93 569 6536 63425

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 82 17 77,75 65 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCAB CBCDCaEAeDAEBDBDCCECCDceEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BaCbd BeCECa bADCABb     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDD BB CCDBBEADC DEBD E      CAe Bc bA 

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen edD A  DDCC BEABaEC 

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 0 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 1 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,194 304,000 69 90 559 6440 62555

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 83 22 77,50 65 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe ED DCADceBCbCDaDADCABbBEdCDCEDCABEBcAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBade AECbCdAAcBeCb     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEbBDACBDBBCcD  DCeDcEBED    Bc BD     

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEADBeDD ABCEBAEEDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 1 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 1 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 401,532 304,000 45 60 289 3679 36698

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 31 0 31,00 78 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 15 2 14,50 73 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 90 13 86,75 72 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADaADBCBCdCDaDADCABDcECCDCEDCAdEBAcE B

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal eCa Ee d CaC AADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDACB BBC D  DCBD E EDC B BACBDACAD 

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEA  aDD cBCEBAEEDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 0 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELMA KESKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,689 304,000 122 162 1327 14833 135379

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 64 17 59,75 50 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADaCB cCDaeADeABDBECCDCEDCAcEBcAEEe

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBEB bbC CdAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC bBDACB BBC                        A  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen D EA  e D c C aAEce 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 1 0 13
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA *L 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,078 304,000 185 242 2730 29343 257250

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 6 8 4,00 10 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 42 26 35,50 30 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DED cbA abBCDCD ACDA BDBeC  CCee EEBB AE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal B  ca e CE  A AaCdBb     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  dee B ce  B  c          a     ABeB  C  

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen c   b  D b  aEA c  D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 6 2 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 0 2 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENEM KARADAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,018 304,000 126 168 1451 15984 144588

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 19,10 19,50 13,93

Toplam: 120 62 15 58,25 49 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe ED DCADBCBa CDaDADCABDdECC CEDCb EdcAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBEB eECaC Ae BACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEbBDACBDB C D  cCBDdE cD a Ce         

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 2 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 2 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 2 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERCAN İÇKE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 240,610 304,000 188 247 2857 30705 269187

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 41 33 32,75 27 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDcDadD   daCDaDADCABDaECbDCEDCAeEBcAEdB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal beadEBbdECaCbAdcBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  a   D  B d           c                 

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DcEccBac    e  cbd  

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 2 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT KEVSER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,955 304,000 88 113 723 8236 78739

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 77 17 72,75 61 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDAD ABaeBdDbDcAeDAEBbBDCCECCDcAEEBBbAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCeE BACddCAbA CABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CDDdBBACC B  ADb DEBD        CA b      

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BED ADCDbCCAB ABEE D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 0 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ÇÖLYARA N 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,005 304,000 35 48 233 2972 29816

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 92 9 89,75 75 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCAB CBCDCDEACDAEBbBDCCECCDBAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BB  dDBA ECaAEAaCABb     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACe BB A C DEBD EBCD   CABD A bA 

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen dED b  DDC ABEABEECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 0 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 253,588 304,000 183 240 2657 28490 250140

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 19,10 19,50 13,93

Toplam: 120 42 19 37,25 31 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADbABaeB DbDaACDAdcDBeCCECCDdAEdaBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCbb  eC   AbAaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CeDa B         b D                     

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 1 1 13
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 431,899 304,000 17 25 109 1494 15101

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 101 16 97,00 81 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBCECDEDADCccDd CCeCEDCABEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bbBBdBDAECaCbAAD ACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCbCBDACBcBBCADEBDCBDA BEcCEBeBACBDACADA

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEADBaDDCcdCEBAEEDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 6 3 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 1 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR DURSUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,559 304,000 176 231 2518 26926 237135

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 19,10 19,50 13,93

Toplam: 120 43 12 40,00 33 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe ED DCADcCBa CDaDADCABDBECCDCEbeABEBccEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal  CB d  Abe C A  BACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  C   D ea        D                      

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 1 0 13
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR SÖNMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,300 304,000 91 116 752 8619 81934

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 32 3 31,25 78 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 79 26 72,50 60 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCAB eBCDCDaAeDAEcbBeCCECCDc EbBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal eBe d eee CCAbADCdBa     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBcCC BBaADC DEBDAEBCDCEBCABaBA C  

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen d D A eDbeCcaEABE  D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 6 3 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 8 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ÜLKÜSEVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,864 304,000 165 217 2179 23343 207127

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 4 25,00 63 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 49 13 45,75 38 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe ED DCADBCBCECcE  DeABbB  a CE C BEBAAE  

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal eeB cBDAEe  bA a A b     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC CBDACB B  cDaB CB  E                 

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen D           C       

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 10 6 1 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 3 0 38
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA ÇAŞURLUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 441,459 304,000 11 18 73 1051 10321

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 104 14 100,50 84 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe dDADCdDBCBCEeDaDADCABDBEdCDCEDCABEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBEdaAECCCEAbDBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDACBDBBdADEBDCBDdEBEDCEBCBACBDACADA

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEAD eDDCAdbEcAEED 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 8 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ALTUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,263 304,000 87 111 696 7926 76024

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 78 14 74,50 62 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBaaCDEDAbCAeDBECCDCEDCAcEBbAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBEBabECCd AbaBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEaBDACB BBCAD  DCB AEBED  B BA B   A  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen D  e    D   e     DC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 0 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TİMUR DÜNDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 433,711 304,000 15 22 100 1392 14081

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 22 0 22,00 73 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 26 0 26,00 65 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 99 6 97,50 81 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCAcECBCDCDEACDAaBDeDCCECCDBAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAEDBbCECCAcADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACC BB ADC D BDAE   C BCAB B     

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BEDBADeDDC ABEABEECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 0 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU KAYAKAĞINLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,351 304,000 54 70 384 4574 45040

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 88 17 83,75 70 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBbdEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAEDBbaECaedAaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACCDBBcAbC DEBD    Dea CAe       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BceBA  DDCCcBEABbECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 2 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 1 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ SARP GÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,989 304,000 119 158 1217 13508 123818

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 68 24 62,00 52 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe aEe DCABa BCDCcaACaAEBDBDCCECCDBcEdBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal dB  E eeCEa AdADCdBa     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACCDaBE D eDEB         C         

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen eED c eeDCCAaEABcEaD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 0 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR AĞDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,966 304,000 108 141 1020 11290 104952

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 71 18 66,50 55 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCdDBCBC CDEDADCABDdECCDCEDCAcEaAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCB Ee A CaCbAAaBAbE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCE  D CB aaCcD  DCB  E      CB C       

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen Dacb   DD cBCEBAEbD 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 0 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÜMÜŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,846 304,000 82 104 651 7444 71807

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 1 2 0,50 5 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 79 15 75,25 63 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCdDBCB dCDEDADCABDBECCDCEDCbBEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal A  BEBc    CEA DBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCE BD CeDBBCA bdc BD EBEDC Beac     A  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen e EA Be DCcB EBAEbD 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 1 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TÜMAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,489 304,000 120 159 1257 13944 127690

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 67 21 61,75 51 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBeaCDEaADCABDcEdCDCEDCABEBAAEdB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal baaBdB AECaCbAcDBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDACB BcCded DCBb   EDCaB B         

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen e             e E D 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 2 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 2 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK PULAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,035 304,000 100 130 854 9700 91209

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 75 21 69,75 58 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCABadBCDCbaACDAEcbBDCCECCDBAEdBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCbE BeCEC b AcCABa     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik cCDD BBAeC BB baC DEBD a  DC  C B       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BED AD DDCacBEABc  c

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 6 0 75
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN AKTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,442 304,000 86 110 693 7895 75776

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 79 21 73,75 61 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADaADcCB ECDaDADCABbBaCCaCEDC eEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCa cB A CCC AADBACa     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  CEbBDcCBDaBC  a DCBb EBED  B B C Dc   A

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBaA BdaDCABCEBAEcDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 6 3 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 1 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ADAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 445,817 304,000 8 14 61 871 8520

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 39 0 39,00 98 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 105 13 101,75 85 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBCaCDaaADCABDBECCDCEDCABEBAcEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal beBBEBDAECbdbAbaBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBD CADA

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEA BaDDCABCEBAEbDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 10 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 2 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 8 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,661 304,000 110 145 1104 12165 112359

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 69 15 65,25 54 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DE ADCABaeB DeD ACDAaBDBDCCECCDB EEBaAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BB b  BACc aA ADCcBE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDaBBACCDB  ADC DEBDAE  DbEBC B       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen eEe   e  C  c       

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 0 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DEMİRBİLEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,755 304,000 99 127 843 9559 90182

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 76 24 70,00 58 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe ED DCdaaCBCbCDaDdDCAcbBEdCDCEDCA EBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal cCBBEBDAEa ddAADBACa     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCE BDAeB B CAaE DCB cEB D    B Cd   AD 

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEAe eDDCbBCEaAEcb 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 2 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 0 50
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 0 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ TÜRE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,919 304,000 74 95 595 6833 66155

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 80 12 77,00 64 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBdECD DADCABDeECCDCEDCABEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal b BB B     C AbDBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCE BDAeBDBBC D BDC bdE ED  B eACB      

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen D c   eDDCABdEaAE DC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 4 1 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 0 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP YAŞBEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,951 304,000 157 207 2060 22233 198117

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 55 31 47,25 39 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADab  aB DCcaACDAEBDBDCCECCDcbEEBdAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal   CbE eeeEdae AaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CbDa  cCC Bda  C D    E     BCcB d  a  

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen Bdaab dDDC c EA b C 

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 0 2 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 1 1 13
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN NAZ AKKUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 421,379 304,000 23 35 160 2142 21610

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 6 0 6,00 60 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 97 14 93,50 78 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBCaCDbDADCAcDBECCDCEDCAcEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACB dBbAcCCCbAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDACB BBCcDc DCBDAE EDCEB BACBD  A  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEAecdDDCcBCEBAEEDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 8 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA PHLVNĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 419,607 304,000 25 37 169 2255 22692

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 97 17 92,75 77 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBe CDaeADCcBDBECCDCEDCbdEcAAEbB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBBEB eEaaCbAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEdBDACBDBBCAD BDCBDAEBEDCaB BACBDACA A

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEADBebDCABCEBAEED 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 1 1 50
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 1 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRA YAŞLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,541 304,000 79 100 617 7112 68822

Katılımlar: 198 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 29,57 29,45 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,32 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,29 2,27 1,83

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,38 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,66 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,65 10,74 9,05

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 15,94 16,26 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,16 3,24 2,02

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 19,10 19,50 13,93

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,52 2,61 1,78

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,19 3,22 2,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,58 2,55 1,59

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 8,29 8,37 5,39

Toplam: 120 79 11 76,25 64 67,61 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCAB CBCDCDEACDAEdbBDCCECCDBAEa B AE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal B CedDBeaECCA ADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CDDCBBACC BB  DC DcBDAEB abEB  B       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BED A  DD  A EbB    

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 8 2 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 5 2 63
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 1 0 50
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Açıortay 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Öklit Bağıntıları 1 0 0 0
Üçgende Kenarortay 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Düzlem Aynalar 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALARA BÖCEKLER 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 412,525 304,000 9 44 220 2782 27918

Katılımlar: 26 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 29,72 29,45 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,87 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,54 2,27 1,83

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,91 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,15 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,47 10,74 9,05

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 21,21 16,26 11,91

Geometri 10 6 3 5,25 53 5,12 3,24 2,02

TYT Matematik 40 32 7 30,25 76 26,33 19,50 13,93

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 3,62 2,61 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 4,16 3,22 2,01

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 3,08 2,55 1,59

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 10,87 8,37 5,39

Toplam: 120 96 19 91,25 76 79,38 68,07 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBdECDEDADCAcDBECCDCEDCABEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBEBDdECCCEAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEaBDACBDBBCADEeDdBbAEBEDCEBCeACcD aADA

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen D cceaeDDCec E bEbD 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 9 1 90
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 1 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 0 1 0
Elektroskop 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUM BAĞCI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 444,017 304,000 6 16 65 941 9324

Katılımlar: 26 259 3481 37792 334461

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,72 29,45 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,87 2,38 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,54 2,27 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,91 2,39 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,15 3,70 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,47 10,74 9,05

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 21,21 16,26 11,91

Geometri 10 10 0 10,00 100 5,12 3,24 2,02

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 26,33 19,50 13,93

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,62 2,61 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 4,16 3,22 2,01

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 3,08 2,55 1,59

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 10,87 8,37 5,39

Toplam: 120 104 12 101,00 84 79,38 68,07 54,46

TYT Türkçe DEDADCAd CBCDCDaACDAadDBDCCECeDBbEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAEaBeCECCAbADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBAC DaBEADCBD BDdEBCDCEBCABDBAACAD

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BEDBADeDDCCABEAB ECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Cümlelerin Yerini Değiştirme 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 10 7 3 70
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İnsan ve Göç 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Demokratikleşme Hareketleri 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık Felsefesi 2 2 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 2 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Problemleri 8 7 0 88
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 2 2 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Üçgende Açıortay 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Öklit Bağıntıları 1 1 0 100
Üçgende Kenarortay 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket Kavramları 1 1 0 100
Elektroskop 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Düzlem Aynalar 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%
