
SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
******** 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 141,160 290,570 200 278 325 9875 128719

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 33 -2,25 -6 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 14 61 -1,25 -1 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe Aeb dcacaedabcCbeacbEceAacbebcaebcEbabcE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal AdbceabebcaceadbBAdE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  a  D      B      b e    C  a       d   

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen deAc  d   c    a e  

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 4 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 7 22
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 4 1 0 25
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA AŞCIOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,053 290,570 132 177 196 4050 48815

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 64 28 57,00 48 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe acdDAeCBC AD  CaCCaaAECeABCeEeEAEDbEEdED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAbAED   BBa   E CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E D CEBcEC BBEcDcCCD ECBDC  DcE b   A E 

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen cdCeCA DA d   e dbee

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA EVRİM KESER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,851 290,570 168 225 258 5880 73921

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 51 23 45,25 38 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABbBdDCeCD aCBd CCEDEBCABAEBaAbDEAcDCEea

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal AcbAAEDeEDcBAdc BACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik   CEDc  EB B  D E   da a C       E      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen  d   ed             

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 0 25
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 383,508 290,570 55 82 86 1136 14399

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 85 17 80,75 67 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABA bDCACaBDCBCDCCEDcBCdBAEeCAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal AcEAdEDdEDBBA B BACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik d CdD DE aEBC DCEDaECD BCCDB E   E aACe 

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen Cdc ECECAcDA  CDD DC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,049 290,570 156 211 240 5459 67649

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 17,81 17,77 10,85

Toplam: 120 51 12 48,00 40 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe cBAddDCA D DCBC CCEbEBCABAbB AEDEAE CEb 

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal dcEAAEDaEDeB  cDBACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  BCED     E C   ED        D    c E      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 0 25
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KANTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,733 290,570 131 176 195 3969 47739

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 64 28 57,00 48 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BcADcBCBCD  EBCeCCBaAcCbAdabEaEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal bcAcAE E DBBaaceaDeB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDD aEBAdC BB ED CC    e C    E c       

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEC CAaDAAeA Ce ebCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 4 20
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 0 25
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SEYFİ ALTINAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,417 290,570 100 133 147 2654 32223

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 24 9 21,75 54 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 4 14 0,50 3 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 76 35 67,25 56 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABAdbDCeCDeDCdCcCCEDEBCABAEBaAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAdEDBcDBBAcaDBeCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  BCEDcaEaB BCDDCEc aCDDBCCDBa  cec EACB 

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen bdAedecdbeDbadC D ea

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 3 1 75
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,089 290,570 117 155 172 3412 40977

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 12 0 12,00 40 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 65 15 61,25 51 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABcedDC CDBDCBCcCCEDceCABAEBCAEDEAEeCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAEce DaB  B BACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  BCEDA   BE    CED   D     B   d E      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen Cb  E c  cDA  eD  DC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,598 290,570 34 55 56 666 8705

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 92 19 87,25 73 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABcdeDCACDBDdBCcCC eEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABaAdEDeEDBBA BDBACa     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDc E BEBCD CEDDECDDBCCDBe  ECE a CBC

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CCAeECECceDACEeDDCee

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF BAKTIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 257,403 290,570 184 248 285 6879 88917

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 17,81 17,77 10,85

Toplam: 120 44 22 38,50 32 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe AcbBeDC  D aeed CCEDcdCABAEeCAEDEAEaCEba

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAED EDBB  BbBeCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik C e D DEbBbde a  D               a      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALANU ALHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,554 290,570 188 254 293 7443 97609

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 17,81 17,77 10,85

Toplam: 120 37 10 34,50 29 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe AcAB D A D  C  cC EDE CABAEeCAEDEAEbeEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal AcEAcEDd D     DBdCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik        E   e                            

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EMRE EDİZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,516 290,570 137 184 206 4336 52341

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 13 11 10,25 26 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 64 36 55,00 46 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAeDAeCBCc DcBCDCCBDAECCABCcEBEAEDbEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal eBAadEDEcDBBc  cb CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E DdC Bc  bcB EDa CD  aB eeEDdE bc      

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen dECDCAbDbcdccCebeDbe

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 2 25
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FATİH CANDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,934 290,570 98 131 145 2591 31445

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 69 6 67,50 56 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAeDABCBCDADEBCDCCBDAECCABaAEBEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAEDEBDBBBBAAbDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E DCCE A C                              

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EcC   dD  e   D   C 

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 455,590 290,570 4 7 7 59 694

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 108 12 105,00 88 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAbDAcCBCDADcBCDCCBDAdCCABCAEBEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAEDEeDBBBBbeaDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCeEDBcCEDBBACEC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEdDCACDAACAECeCCDCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AMİNE EBRAR SERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,615 290,570 139 186 208 4431 53596

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 60 23 54,25 45 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BeeDAeCBCaADEBCaCCBDAECCAdCAEeEAEDeEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal AcAEAE EBDBBB  cE aB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EcD   BA     cEcD C           c         

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen dbe  AbDAddA  DCdDCa

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,242 290,570 33 52 53 640 8304

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 6 3 5,25 53 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 30 9 27,75 69 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 94 24 88,00 73 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAdDbBCBCDeDEBCDCCBDAECCABCeEBEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAdAEDEeDBBBaAeEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBAECDBacEDDCCDaEaBDCedDBcCED aACaC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EECcCcaDAeCAcCD eaCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 4 3 1 75
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,919 290,570 75 103 111 1623 20495

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 4 28,00 70 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 79 15 75,25 63 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABAe DC CD  CaC CC DE CeBAEeCAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal AB AAEDdEDBBe B B Cb     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDe EEBEBCDDCEcDECDDBCCD  E   c E    

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen aeA ECECAcDA EeDb D 

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA AKKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,794 290,570 181 245 282 6734 87117

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 8 16,00 40 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 43 15 39,25 33 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAdDcBC C eeEBCDddBDA CeABC       bE    

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABA AE EeDBBc   E CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E   C BA    B EDDCCD                    

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen  a   A Db e      b e

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 0 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 1 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ARIMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,003 290,570 109 144 161 3087 37162

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 68 16 64,00 53 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABAeADCA a DCBCcdC DEBCddAEBCAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAEDeEDBB  B BeCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDcD  BE C  CE DECDcB CDB E       b  

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen  aAedda   D         

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 3 0 75
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,397 290,570 48 74 77 920 11888

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 88 19 83,25 69 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABABAcCACDBDCBCDCdEDEBCeBAEBCAEbEAEDCEaE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAEDBEecBbcdbBACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDADEEBEaCD C DDd cDB   B   E EBd  B 

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CdADECECcADcCECDDdDC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,941 290,570 101 134 148 2723 32990

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 69 11 66,25 55 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABABADCdCDBDCBCcCCE EBCABAEBa EDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal AcEAAE  E BBAcB BACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik    ED D  B BC   dD bC   CC B   c E      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen      e   ADAC ebDCDC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 2 1 50
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ERGÜNE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 217,900 290,570 195 269 313 8593 112896

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 1 8 -1,00 -3 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 1 8 -1,00 -3 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 34 37 24,75 21 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe cBceAD  CbBbCBCcCC eadCAeAdeCbEDEAdbCEbE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABaA EDebaa   B ed E     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik   Cba c  e           b    cda           

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen   c E   cbbAa  a CDC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,744 290,570 126 169 188 3763 45388

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 65 26 58,50 49 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe cBABADCACDBcCBCcCCEDEBaABAEeCAEDEAEbbEbE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal  B AAEDedD Be aDeACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  BCEDADE eEdC   a    e     Be    E   e  

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen bdAccCECbADAC eDe DC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA UYGAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,370 290,570 113 150 167 3175 38049

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 68 20 63,00 53 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAADAeCaCDcDEdCDCCd A CCABCAEBEeEDbEEdED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBAaAEaEBDBBB  AE CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E DCCEBcdC BBEEDaCC   C     D           

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEC bA aAc A  D ebeD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 0 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 2 0 50
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARİFENUR DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,434 290,570 145 193 218 4696 57134

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 58 21 52,75 44 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAdDABdBCDADEBdeCCBDAcCCABCAEBEAcDDEECde

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBAEAED BcBBB  AE dc     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik   D CEBc   BaEEDaCC       adD c c       

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen   e    D        eDC 

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 0 25
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,622 290,570 136 183 205 4332 52266

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 60 20 55,00 46 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe eBAedD  CeBDCBC CCED BCABAEBaAEDEAEbCEbE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal AB AdEDaE BB B DBA a     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik Ca  DbDE cEBC   ED      a D    cCE a  B 

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen         ddDAaEeD  DC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 1 25
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KADAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,434 290,570 120 158 175 3454 41339

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 67 25 60,75 51 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BedDAdbBCDcDEBCDCCBDAcCaABabEBEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBAdAEDEeDBBBcAeEcCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik  eD    A C dB ED bC    B C  c E        C

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen dECcCAdDdA A CD eDeD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 1 25
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,358 290,570 127 172 191 3823 46189

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 1 31,75 79 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 17,81 17,77 10,85

Toplam: 120 60 5 58,75 49 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BA DA CBC  DEB eCCBDAECCAB AE EAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBAdA  d DBB    E  B     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDD C    C B EEDD CD  aB C   BE E   A EC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 1 25
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA ÖZSAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,632 290,570 178 241 277 6592 84951

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 49 36 40,00 33 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BcADceaeCa DEBbDCCaDdECCeBbbEBEAEDDaECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal  BeEdEbdcDBBd c E ee     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik   D CcBeaC dBEED              E         

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen Ebee AbDAedA Cc dbCe

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÇAĞLAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,829 290,570 66 94 99 1394 17508

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 82 16 78,00 65 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAeDABCBCDADEBdDCCBDA aCABCAEeEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAEDEeDBBB AeE eB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E DCC BA CDBBE D CC   CB Ca   cCE  BA a 

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEeDCAdDAA  cCD daCe

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 2 0 50
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,924 290,570 81 111 121 1775 22211

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 80 25 73,75 61 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe cBAeeDCACDBeCBdDCecDEBCABAEea EDEAEDCEbE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal dcaAdEDeEDeBAcBDB CE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  BCEDADE B BCD  ED  CDDBCCDBeE b E E C C

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CdAcceECAADACEeDb DC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 2 40
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 3 0 75
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,305 290,570 70 98 105 1508 19106

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 25 0 25,00 63 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 81 17 76,75 64 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABcedDCACD DCBCDCC DEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABaAdEDBE eBb BDBeCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCED DEEBEBC  CED E  DBC D      E EACB 

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen bdceECdC ADAC eDc ae

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 3 0 75
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KARPUZCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,331 290,570 142 190 214 4590 55778

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 58 19 53,25 44 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BcdDABaBCDA cBCDdCBDAECCABCAcBEAEeDEEdED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal eBAEAEDEBDcBB   E CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDD    A dcd Ed  d  D        BE        d

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen Ec   A D d    D C  b

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,933 290,570 49 75 79 932 12041

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 88 17 83,75 70 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAADABCaCce EBCDCCBDAdCCABCAEBEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAE EBDBBB  Ab CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEaAEC BaEEDDCCDDECBDCeEDBE a   ACaC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen dEeD cdDAAe   Dee CD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,964 290,570 63 91 96 1291 16351

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 84 20 79,00 66 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABABdDCACDBDdBCcCC DE CAeAEeCAbDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAdEDeEDBBbdB BeCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik eBCEDADE BEBCD CED ECDDBCCD e    E E C  

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CaAeEeECcADAdEeDD Da

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,166 290,570 61 89 94 1257 15912

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 85 21 79,75 66 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABccADC CDBDCBCDCCEDEBCABAEebAEDEAbDbEbE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal Ac AAEDeE BBAcB BACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  BCEDADEEBEBCDaCEDD CD BCCDB E EaE EAC C

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen bbAccea cdDAC CDD aC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 3 0 75
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN   AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 426,124 290,570 14 28 28 276 3636

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 99 16 95,00 79 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAeDAeCBCDcDcBCDdCBDAECCABCbEeEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAdAEDEeDBBB AAEDeB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBAcCDBBEcDDCCD ECBDCDEDBECE  BA aC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EECDCACDAAecECDCCDeD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT EFE ÖZYILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 443,555 290,570 8 16 16 124 1575

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 105 15 101,25 84 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABcBdDCACDBDCBCDCCEDEBCABAEeCbEDEAaDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAEDeEDBBAcBDBACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEcADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBeEDECEBEACBC

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CCAeEeECAdDACEebDCDb

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 406,799 290,570 31 50 51 590 7636

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 92 13 88,75 74 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAdDABCBda DEBCDCCBDA CCABaAEBEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAdAED  DBBBaAAE CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDD C BAEC BBEaDDbCDDECBDC EDBECE  B C C

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEC CAdDAACcEdD CbeD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 2 2 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,803 290,570 38 62 64 745 9774

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 91 19 86,25 72 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABAcdDCACDBDCBCDCCEDEBCABAEeCAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAdEDeEDBB  B BeCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik C CEDcDE BEBCDDCEDeECDDBCCDBeE ECc aAC  

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CdA deECdeDcCECDeCeC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,074 290,570 64 92 97 1318 16659

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 83 18 78,50 65 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BccDceCBCcADEBCDdCBDAbCCABCAEBEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAEDEcDBBB beEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik  DDdCEB EC B EcDaCCDD  B      ECE  B  E 

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEecCAdDAAeAECD eDCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,802 290,570 135 181 203 4212 50869

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 61 21 55,75 46 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe cBAedDC CDBbCBCbCCEDEBCABAEe AEDEAcDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABdAAEDcE BBb BDBACa     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  B EDA E B B   bED               c      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen bdA ECbd cDbd dDD  C

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 463,331 290,570 1 3 3 28 352

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 110 9 107,75 90 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAADAeCBCDADEBCDCCBDAECCABaAEBEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAdAEDEBDBBB AAaDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECdDCDEDBECEDBBACaC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEeDCAdDAACAECeCCDCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,420 290,570 172 234 269 6212 78942

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 48 20 43,00 36 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BcdDABCBb ADEaCDCCBDAECeABCAEeEAEDbEdCEb

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBAaAEDEBDB   AAE CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik          CDd              e D a c      e

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen              ee  cCb

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 0 25
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZATUĞLUUER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,216 290,570 111 147 164 3124 37574

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 69 21 63,75 53 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABABdDCcCDBeCeCcCCEDdBCABAEedAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAEDBaDBBA BDBeCa     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik bBC DA EdBEeC DCED aCDDaCCDc  eECc      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen          eDb        

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 3 1 75
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖPRÜLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,334 290,570 37 61 63 730 9609

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 89 11 86,25 72 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAdDABCBC ADEBCDCCBDAE CABaAEeEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAEDE DBBBdAAEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDb CEBA CDBB cD CCD ECBD   DeE E   A EC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EECDCAdDcACA C eeD  

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 3 0 75
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,846 290,570 134 180 202 4209 50838

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 11 9 8,75 29 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 14 10 11,50 29 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 64 33 55,75 46 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAdDbeCBC ADbaCDCCBDAcCCAeaAEeEAbDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAEDEdDBBBaeec CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCaEBe b d  dD   Db C  CeEeaECc      C

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen E e CAdDcA A ee eaaD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 4 2 1 50
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 456,010 290,570 3 6 6 54 645

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 108 11 105,25 88 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAdDcBCBCDADEBCDCCBDAdCCABCAEBEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBAbAEDEeDBBB AeEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCeEDBECEDBBACEC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEeDCACDAACAECeeCDCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN ARDA AVŞAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 447,099 290,570 7 13 13 104 1270

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 105 11 102,25 85 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABcBADCACDBDCBC CCdDEBCABAEBdAEDEAbbCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABaAAEDeEDBBA BDBACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBeEDECEBEACB 

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CdADECEC ADAbEeDDCDC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,555 290,570 186 251 288 7107 92640

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 8 16,00 40 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 42 21 36,75 31 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAdDcBCeCcADcad C BDA            DDEEdED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABA cEbEdDB       CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDD C B  C d EdD              ECa  B  E 

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen Eae bA Dbe    e d   

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 0 40
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 0 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 1 44
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA OCAKCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 303,155 290,570 141 189 212 4515 54553

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 60 24 54,00 45 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAdDcBCBC  DcBCDCCBDAECdABCeEBEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal  BAaAEbEcDBBa  dEbCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EcD C ac C BBEE  CC           E c     a 

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen Ecee cdDAceA C     e

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KARAKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,750 290,570 123 163 181 3607 43536

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 65 20 60,00 50 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABcBADC  DB CBd CCcDEBCABAbBCeEDEAEDeEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABcAAEDeEDBB  c BACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBC b aE B BCD CED        DB     E  A B 

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CbccEC dcdDA   b  ee

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 0 25
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,044 290,570 53 79 83 1042 13248

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 87 19 82,25 69 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABAcADCACDBDCBCcCCbDEBCABAEBaAEDEAEDCcDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal AcEAAEDdEDBBA B BeCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDAacbBEBC   ED ECDDBCCDBe  ECEBaAC  

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CdA EeE  dDACEebD De

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM HÜSEYİN KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,234 290,570 175 237 273 6422 82167

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 48 27 41,25 34 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABcceDbcCD  dBdaCe DcBCABAEBCAEDEAEbCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal dBEAAEDaEDaBc B BdCb     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik dB dDcaEd  B    Ec                      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen   A E c  cDA   bD e 

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,386 290,570 125 168 187 3728 44962

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 65 24 59,00 49 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABABeDCACaecCdCDCCEDcBCAaAEeCAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABbA ED dDB e BDBeCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  BCEDADEb EBC bCc   e     DBD  b d      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CdA Eed   DAd  De De

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 0 25
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AVVURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,912 290,570 162 217 247 5613 70020

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 54 29 46,75 39 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABAedDCACDB CdCaCaEDEBCA AEBCAEDEAcbCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABaAc DdE aB  a BAC      

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik   C De E acBe   dD  ec B CDB     c      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen  dAcEe  ceDb  dDD ea

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 2 0 50
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEVAT EFE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,116 290,570 185 250 287 6994 90733

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 5 21,75 54 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 17,81 17,77 10,85

Toplam: 120 41 13 37,75 31 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe AB  ADb  b  CBC  C  E CABAdeCeEDEAEDCE E

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAdcDcEDB     B  E     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  BCEDeccd      CEa  CD                  

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEZMİ ÖNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 423,021 290,570 17 31 31 317 4141

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 98 16 94,00 78 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BcADA CBCDdDcBCDCC DAECCABCAEeEAcDbEEbED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAEDEBDBeBdAAEDCe     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBc CDBB EDD CDDaCBDCbEDBECEDBBACEC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EECDbACDAcC EaDCCDCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 3 1 75
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAT BÜYÜKDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,432 290,570 164 219 250 5744 71899

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 9 11 6,25 21 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 13 12 10,00 25 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 56 42 45,50 38 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe cBcceDdbCDeDCadDCaEDEaCABdEeaeEDEAEbCEb 

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal AB dcEDeEeBB BB BeCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik aBCEDcaEdda CDcdcDDde          d E  ACB 

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen bbA bdECAADAC dbc eC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 4 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ÖZÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,599 290,570 46 72 75 914 11823

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 89 19 84,25 70 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe Bc DAB BCcAeEBCaCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBAdAEDEeDBBB  eEcCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBAECDBBEcDDCCDDECBDCDEDBECED BA EC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen  de Cc DAdCc de eDe 

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE İNANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,889 290,570 94 127 141 2447 29947

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 75 28 68,00 57 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe eBcedDCcCaBDCBCDCecDEBCABAEeCbEbEAEDdEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAEDeEbeBAcBDBACa     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik bce DADE BEBC  C DDEC DBC      cCEBE    

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CbADEeEeedDAC CDDeeC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 2 0 50
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ÖZDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 225,902 290,570 192 265 307 8283 109205

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 2 11,50 29 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 30 10 27,50 23 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe B eD      A E     BD    AB AdBE  D      

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal AB   E   DB    AE  B     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E  CC            C  D    C   cc b       

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen ddCc A D   dE      e

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 0 40
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 0 22
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 1 0 25
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,190 290,570 155 210 239 5451 67544

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 57 37 47,75 40 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BeADAeC  bcDEaCDbCBaAECeABeedebAEDbEECEe

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBAcdE EeDcBBcceEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EaD C BcECDB  E DCC  daBD   DBE         

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EdecCAbDe e  Cc dDae

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 2 25
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,535 290,570 96 129 143 2563 31121

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 74 26 67,50 56 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAdDceCBCb DEBCaCCBDAdCCABCAEeEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBAcAEDEBDBaB bAb CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDC EBA b dBEED CCD  aB C ED b c     EC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen dECcaAdDAceA Ce dDeD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 2 1 50
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN CİRİTCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,182 290,570 124 166 185 3683 44493

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 17 6 15,50 52 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 65 23 59,25 49 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe cceDbBC   caEc DCC DAcCCABCbEBEAbDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBAEAEDEeDBBa AAEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EaaCCEBAdC BBEaD CCD   B Cb DcE         

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEC   eDAA     e b e

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 2 0 50
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK DARAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,680 290,570 42 68 70 830 10897

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 7 3 6,25 63 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 88 14 84,50 70 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAeDcBCBC   EBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAEDEeDBBBcAeEeCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDdCEBAdCDBBEED           E BECcDeBACaC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EECDCACDAA A  DeCbeD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,897 290,570 69 97 102 1465 18534

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 10 0 10,00 25 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 79 9 76,75 64 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABcBdDCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBaAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAED EDBBABBcBACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDAD    B    E   C                   

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen bdADceE AcDACECDDCDC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DEMİRKILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,537 290,570 171 233 267 6197 78812

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 48 21 42,75 36 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAADcBCcC eDEaCDbCBcAEbCAdCbEeEcEDeEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal cBAEbEDEeDcBBcbdE eB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCC     D                             

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EECe A              

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ERDEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,755 290,570 116 154 171 3374 40600

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 65 15 61,25 51 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe Bc DAe BCaAcEBCD CBD ECCABCAEeEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABA AEDE DBad   aDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E D CEBA C BB                 E d Bc  dC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEC CA DAebA C  d Ce

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU GÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,957 290,570 176 239 275 6536 83889

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 17,81 17,77 10,85

Toplam: 120 45 17 40,75 34 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe cBeedDCcC BDCBCDbCdebBeABAEe cEe AEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABdAAEDBEDBB    BeCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik   C D    c B   CED  e      B            

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 3 20
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YAŞRIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,331 290,570 151 204 231 5287 65186

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 56 29 48,75 41 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAeDcdCBCb  EBCDaCBDbcCCABCddeEAEDDcECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal eBA  EbEeDBBd  AEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik   D    c e BB ED  eD   B C  ce  E   A   

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen cEeb AdaAc c Ce CbCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 1 25
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,183 290,570 169 228 261 5912 74424

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 17,81 17,77 10,85

Toplam: 120 47 8 45,00 38 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BA DAeCBCDADEBCDCCBDAaCCABCeEeEAbDDEECE 

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAcAEDE D BB  A   B     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik      b     B                  E d       

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE BEYHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,458 290,570 182 246 283 6753 87410

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 17,81 17,77 10,85

Toplam: 120 44 19 39,25 33 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAcDAcC CbAacBCDCCBDA aCABCAaeEAEeDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBAEAE EaDccBaAAEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik         d  c      C       e   c a       

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,811 290,570 119 157 174 3432 41114

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 65 15 61,25 51 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABAceDa CeB CBCcCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABbAAEDcE BBA B BACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik   CEDA E  EdC  CE              a c E C  

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen    eEeEe eDA   bD D 

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN DEMİREL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,795 290,570 102 136 150 2773 33577

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 5 18,75 47 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 11 0 11,00 55 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 69 14 65,50 55 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAADcdCBCDAcEBdDCCBDcECCA               

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal cBAEAaDE  BBB  d  eB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBbECDdBEEDDbCD  CB CeEcB C D BA EC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEC CA  A     D CDCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 0 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 0 11
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 2 1 50
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,840 290,570 59 87 91 1215 15297

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 85 20 80,00 67 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABABeDCbCDBcCBCDCCEDEBCABAEeCAEeEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAdEDeEDBB BB BeC      

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik eBCEDADEdBEa   CED ECDDBadDB   ECE E C  

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CbADECECddDbCEeDe aC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 2 2 50
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 440,753 290,570 9 17 17 141 1821

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 103 12 100,00 83 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAdDABCBCDADEBCDCCBaAECCABaAEeEAbDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAdAbDEeDBBB AAE CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCdEBAECDBBEED CCDDECBDCeEDBECED BACEC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEC CAdDcACAECDCCDCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE BENZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 190,757 290,570 198 274 320 9350 121987

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39 28,41 27,89 24,34

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 17,81 17,77 10,85

Toplam: 120 19 13 15,75 13 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BeAcA C  a aEBbbCCaDAEC bcCAEBEA   c    

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Matematik  cDd    a                               

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 3 11
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KAAN ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 409,180 290,570 29 48 49 548 7039

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 94 18 89,50 75 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAADABCBCDcDcBCDCCBDAECCABaAEeEAEDDEdCED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBAdAEDEeDBBBcAeEbCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBcEC BBEE DCCDD CBDCeEDBECE   A EC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEebCAdDAeCAECD CDbD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 3 0 75
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE OTHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,946 290,570 174 236 272 6387 81631

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 6 12,50 31 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 47 22 41,50 35 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABceeDa  D  C   C    BCA         AbaCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABb AEDBEDcBA a B CE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik dB EDcD   aBC DCED bCD BC Da            

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CbA E d  ebA  dcD eb

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 0 20
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 2 44
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 2 1 50
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN GÜNGÖR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 422,665 290,570 18 32 32 327 4209

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 98 16 94,00 78 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BcdDAebBCadaEBCDCCBDAECCABCAEcEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAEDEeDBBB AdE CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBAECDBBEED CCD ECBDCe DBECEDB ACEC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EECDCAbDAeCAECcCeDeD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN ADIYAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,511 290,570 72 100 107 1530 19413

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 81 17 76,75 64 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABbBdDCACaBDCBacCCEDEBCABAEeCAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAdEDBEDeBb aDBACb     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDADbEBEBCDDCEDDECD  CCDB E ECE a C  

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen     decC cDA        

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKREM BAKİ BACANAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 431,638 290,570 12 22 22 208 2838

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 100 11 97,25 81 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAdDABCBC ADEBCDCCBDAECCABCAdeEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAdAEDEeDBBB AAE CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDdCEBAECDBBEEDDCCDDECBDC EDBE E  BACEC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEeDCAdDAcCA Ce CbCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA İNCİ ESİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,696 290,570 106 141 156 3013 36243

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 68 16 64,00 53 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BcdDABCBC   EBC CCBDAECCAB AEeEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal cBAbAE    BBB  Aa CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDD C aA   dBEcD C D  CB  e DBE d   A   

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen  Ee CA DAce ECe CDCe

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 2 0 50
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA KASİMİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 405,038 290,570 32 51 52 624 8101

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 93 19 88,25 74 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAdDABCBCDAeEBC CCBbAECCABaAEBEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABA A DEeDBBBdAAbDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDD CEBcECDB EdDDCCDDECdDCeEDcECED BACaC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEea AdbAdCAECD eDCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA NAZ GÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,903 290,570 190 259 298 7574 99226

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 28,41 27,89 24,34

Matematik-1 30 13 9 10,75 36 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 16 11 13,25 33 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 43 38 33,50 28 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABbeADCA D aCdd aCEacB A  EdbcEDEAEDdEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Matematik  B  Dea dBEB  aCEea CcDdCCDBa  a Ea A B 

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen bbccbdEddeDbCaeDeeDe

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 1 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 4 3 0 75
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 1 0 100
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR ÇÖLL Ü 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 452,696 290,570 5 8 8 67 842

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 107 12 104,00 87 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BcADAeCBCDdDEBCaCCBDAECCABaAEeEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAdAEaEeDBBB AAEeCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EECcCACDAACAECDCdDCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 421,901 290,570 19 33 33 344 4367

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 96 9 93,75 78 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABAedDCACDBDCBCDCCEDEBCABAEB AEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABaAAEDeE BB  B B CE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDADEd EBCDDaED  CDDBCCDB  DECE EAC C

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen bCAaECEC ADACEdDD DC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 3 0 75
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF G 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,883 290,570 157 212 241 5474 67805

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 55 29 47,75 40 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe cBcedDCACDBaCBdcCeEDEdCA AEedAEDEAbbCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAEDdEDBBA B BACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik   CEDc   aEBC   c                E      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CeA beb deDbC daDbee

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,810 290,570 76 104 113 1669 20963

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 3 4 2,00 20 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 23 8 21,00 53 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 81 24 75,00 63 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABAedDCACDB CBCcCeEDEBCABAEe AEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAdEDeEDBBAcB BACb     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik dBC DADEEBEBC  CED aC DBCCcBe  caE aAe C

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CdA EeEeAcDAC dDD ae

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 2 2 50
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNAZ İLHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,375 290,570 154 207 234 5331 65887

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 56 29 48,75 41 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABcedDCACD aCBCcCCdDEBCABAdeCbEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABdAAdD E BBAaaDBeCb     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik C C D ab B Bd  CEDD C   aC     a        

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen  bAccbcC  a d d   eC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 1 1 25
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFSU ASİL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,246 290,570 152 205 232 5291 65246

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 55 24 49,00 41 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe eAeDcBCBCbADEBCcCCBDAcCCABCAEeEAEDDEEdED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBAEAEDEdDBdB cbEeCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E D  b     B  cDb CD     C    c         

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen d e    a ce  CD d  D

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 0 25
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN CEYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,679 290,570 57 84 88 1163 14692

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 29 0 29,00 73 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 86 22 80,50 67 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BcADAcCBeDbDcBCDCCBaAcaCAeCAEBEAEDbEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAdAEDEeDBBBaAebaCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBAECDBBEED CCDDEC DCDED E E       

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EECcCACDAeCAEbe eDaD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN DİKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,699 290,570 121 161 179 3526 42381

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 65 19 60,25 50 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAADc C Cbc EBCDdCBDAbCCABCAdeEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBAEA DEeDBBB  eE CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E D C  c      EDDCCDc C     D E         

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen E dcCAbDAACA Cb dceD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 4 2 0 50
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE NAS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,109 290,570 138 185 207 4408 53255

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 3 28,25 71 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 60 22 54,50 45 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BA DABC     EBbDCCBeA CCABCAEBEAbDDEE ED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAEDEcDBB a  EbCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik Ebb CcB  C B Ec D CD  ad Ce             

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen dECcaAeDAc d C  dDbe

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 1 25
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,540 290,570 115 152 169 3251 39081

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 66 14 62,50 52 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAeDceCBCcADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDbEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAEDEBDBBB AAEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E        a    E        B    D E         

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen Ebee AbDAc A dD d aD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 0 25
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERAY TOYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 462,660 290,570 2 4 4 32 400

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 110 10 107,50 90 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAeDcBCBCDADEBCDCCBDAdCCABCAEBEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAEDEBDBBBBAAEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCcBAECDBBEEDDbCDDECBDCbEDBECEDBBACaC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEeDCACDAdCAECDeCDCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,874 290,570 166 223 256 5826 73096

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 17,81 17,77 10,85

Toplam: 120 50 18 45,50 38 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABAeAeCACacDC CD b DceCABAEeCbEDEAEa  ba

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAEDeEDaB  BDeACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik   CEDcD  BEBC  dED  C    Cb             

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 3 56
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 1 25
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,997 290,570 78 106 115 1691 21304

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 2 4 1,00 10 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 26 8 24,00 60 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 82 28 75,00 63 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe cBcdeDCcCDBDCdCDCCEDEBCABAEBCAEDEdEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAdED EbBBAeBDBACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDADEEBEaCDDCcDa CDDBCCDa EbEdE a e  

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CbA deECecDbC ea eeC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 4 3 0 75
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 2 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKINCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,138 290,570 191 262 301 7875 103491

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 12,38 12,42 10,81

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 35 15 31,25 26 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BcADcBCeb ebE CDaCBDAECCABdeEeEAaDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAE EaEcD               

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Fen               c   eD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitlerin ve bazların günlük hayat açısından önemli tepkimelerini açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Soyağaçları (Otozomal) 1 0 0 0
Enzimler 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 0 0
Büyük Moleküllerin Taşınması 1 0 1 0
Mitoz 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,740 290,570 110 145 162 3096 37301

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 70 26 63,50 53 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BcbDcBCBC ADcBCDaCBDbECCABaAEBEAbDbEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAEeE DBBB  dEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDD CEBAEb B  Eaa CD  eBD a eBE c      C

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEe bcdDbdCe CD C Cc

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 2 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,787 290,570 88 119 132 2013 24876

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 14 0 14,00 35 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 76 18 71,50 60 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABcBADCACDBaCBCDCaEDcaCABAEBCbEDEAEbCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal AcEAdEcBEDBBAcaDBAeE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDAD    B                   E E  ACBC

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CdAeECEaAADACEdDeCDC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTUĞRUL ÇAKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,233 290,570 45 71 74 868 11308

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 90 22 84,50 70 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BeADABCBeDADcBCDCCBDAECCAeCAEeEAbDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBAEAEDE aBBB Adb CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBAECDBBEEDaCCDD CBDCeEDBEaE  BACEC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen dEe CAbDAdCeb eCdbCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 3 0 75
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAD KANPAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,431 290,570 128 173 192 3876 46779

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 13 8 11,00 28 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 65 28 58,00 48 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe cdcBdDCdCDeDCBCbCCEaEdCABAEeCAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABcAAEDcE BB  BDBACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik dBC D D  BEBC adcD  C  BaCe   c bE      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen  eA EC eeeDAC eae eC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 0 2 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 2 25
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 2 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ŞENER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,529 290,570 177 240 276 6554 84284

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 48 30 40,50 34 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABAedeC eeBD aCDCeEDEBCABdEeCAEDEAEbCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABaAdEDeEDBB  BeBACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik                            e   d Ea     

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen eeccEecebcaAC dbe DC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH YAPICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,006 290,570 144 192 217 4673 56736

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 2 31,50 79 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 2 0,50 3 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 55 10 52,50 44 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAADABCBC   EBCeCC DAECCABaAEBEAEDDEEC  

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal                 c Cc     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDD CEBAEC BB E  d              d       

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEe C  DAd A Ce CDCe

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 0 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 0 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİT KOBYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,073 290,570 77 105 114 1689 21268

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 2 21,50 54 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 77 9 74,75 62 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BA DA  BCaADEBCDCCBDAECCA         Db    

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAEDE DBBBBAAaDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBA C BBEEDaCCDDEaBDCbEDBE ED B    

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen        DA eAEdD CbCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 0 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 0 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 1 22
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 3 1 75
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BOZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,470 290,570 83 113 124 1870 23246

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 3 21,25 53 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 76 13 72,75 61 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe Bc DAcCB    EB DCC D    Ae AEBE ED  ECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal AcAE cDEBDBBBBA ED B     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBA      EDDCCDDEaBDC dbBE E  BA aC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEeDCAdDAAdAE D eDCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 0 40
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 1 56
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 2 2 50
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖRKE MEBİNÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 222,160 290,570 194 268 311 8452 111088

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 33 26 26,50 22 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABbecDb  D DCdCabC DEBCABAEBdAbDEAaDCdea

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal dBdA db EDBBc a BeCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik    b c     d       d  D          b      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen   c                 

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 4 56
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 204,717 290,570 197 271 317 9018 118048

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 7 15,25 38 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 17,81 17,77 10,85

Toplam: 120 24 14 20,50 17 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe c  DA b CaADc C d B   C A  AEBE  DeEE aD

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal cB aAE         c DCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik    d b     e  c               E         

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 0 20
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 2 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HEJA NAZO ÇAKIL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,023 290,570 183 247 284 6782 87715

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 45 25 38,75 32 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe Bc DceCB  cDcBCbCCBDAcCCABCAEeaAdDDbECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal cBAEdEDdeD B  b EDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik  cbee Bc      cDa C                     

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen      A       CD eDaD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKBAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 407,677 290,570 30 49 50 572 7407

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 94 20 89,00 74 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAdDbcCBCaADEBCeCCBDAECCABCedcEAEDDEEdEb

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAdAEDEcDBeB AAE CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBAECDBaEEDDCCDDECBDCbEDBECE BBACaC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen  ECeCAbDAdCAECD eD D

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ULUDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,335 290,570 84 114 127 1878 23295

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 16 0 16,00 40 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 77 15 73,25 61 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAeDABCBCDcDEdCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAEDEeDBeBB AaeCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E D C BA C B  ED CC     DC  D E        C

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen d C bAbDAd AECeeeDCe

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 2 0 50
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLDENİZ KOÇAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,272 290,570 44 70 73 867 11296

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 89 19 84,25 70 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAdDAdCBCDADEBCDCCBDAcCeABCAEBEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAEbEeDBBBcAdEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCaEBAECDBBEED aCbD CB   EDBE c BB    

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEeabcdDAACAECe eDCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 1 2 25
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 2 0 50
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,422 290,570 50 76 80 942 12188

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 88 18 83,50 70 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABABeDCACDB CBC CCEDEdCABAEBCAEDEAEeCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAeEDBEDBBAcBaBACa     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  BCEDA EEBEBCDaCEDDEeD BaCDB E E E aAC C

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen a AeEeEdAdDA  eDe DC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 3 1 75
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,188 290,570 71 99 106 1511 19155

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 2 4 1,00 10 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 81 18 76,50 64 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BcbDABCBCDA EBCDCCBDAECCABCAEeEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBA AE EdDBBB  AEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBc C BBEED CC   CcDC  DeE dc Bc  e

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EECebAbDAc A  D dDaD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 3 0 75
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK TOPAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,536 290,570 150 203 230 5225 64280

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 55 24 49,00 41 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BcdDABCdCDADEBCDCCBDAECCABCAEeEAEDbEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal  BcEddDEcDBadc db ea     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik   D        dc d  C            E E     aC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EdC    DAb A CD dbCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TELLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,192 290,570 43 69 71 842 11036

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 90 22 84,50 70 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe cBcBeDCdCDBaCBCadbEDEeCABAEBaAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAdEDBEDBBA B BACb     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDcDEEB BCDcCEDDECDDBCCcBe  ECE EACBC

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CCAeEed AdDAC eDeCDC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 3 1 75
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
JİYAN YEŞİLTEPE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 423,881 290,570 16 30 30 302 3996

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 98 14 94,50 79 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAdDAeCBC AbEBCDCCBDAECCABaAdBEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAEDEeDBBBcAAEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBAEC B EEDDCCDDECBDCeEDBECE   A Ee

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEecCcCDAACAECe eDCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KIRÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,145 290,570 62 90 95 1284 16288

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 83 17 78,75 66 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABceADCACDBDCBdDCCbDE aABAEeCAEDEAEaCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAEDeEDBBA a BdCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik d  EDcD  B B   CE  ECDD CCDBe  E cBEAC C

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CbAeECECAADAC CDD De

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,357 290,570 60 88 92 1228 15483

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 85 21 79,75 66 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe eBABdDCdCDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEaCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAdEDBEDBBAeabBeCb     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CB EDADEdBEBCDaCE b     CeDBc    EB AC C

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen bdADEdECAADA ceDDeDC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 4 2 1 50
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,135 290,570 40 65 67 781 10199

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 89 15 85,25 71 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABcBeDCACDB CBCcCCEDEBCABAEeaAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAEDeE BBA B BACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CB EDAcEEBEBC DCEDb Ce BCCDBe  EaE E  a 

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CdA ECECAdDACECDD eC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Karışım Problemleri 4 3 0 75
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖNENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 250,747 290,570 187 252 289 7191 93898

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 17,81 17,77 10,85

Toplam: 120 44 31 36,25 30 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAdDABbB adDEBdDadeDdEaCABdcEeEAEDaEECEb

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBAdAEabeDBadccAEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik   D C  edebBB E eC       C  a E E      e

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 1 25
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ÖZLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,854 290,570 179 243 279 6681 86380

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 5 19,75 49 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 43 14 39,50 33 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe AB BADC Ca DCBd CCEDE CABAbee   EA      

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAcEDdbDBB  BDcdCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik   C b      BC  CE              a E      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen     EC   dD   d     

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 3 0 33
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 421,440 290,570 20 34 34 353 4448

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 97 14 93,50 78 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe cBABeDCACDBDCBCcCCEDEBCABAEBCAEDEAEDdEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAEDeE BBA BDB Cb     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDcDEEcEBCD CEDDECD BCCDaeE E E aACBC

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CCA EeECAcDACEdDDCDC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BAHADIR SERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,547 290,570 52 78 82 1027 13086

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 88 23 82,25 69 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABAeeDC CaBcCeCDCCEDEBCeBAEeaAEDE EDbEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABcAAEDeEDBBbBBbeACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDADEEBaBeDDCE DECDDBCCDB   ECE EACB 

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CdAeEeECAADeCEebe DC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 427,555 290,570 13 27 27 255 3392

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 99 14 95,50 80 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABABdDCACDBaCBCDCCEDEBCAdAEeCAEDEAEaCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABdAAEDeEDBBbBBDBACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  BCEDADE B BC aCEDDECDDBaCDBDE ECE aACB 

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CdADECECAADACEdDeCDC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 3 1 75
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİHA SERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 424,116 290,570 15 29 29 295 3962

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 98 14 94,50 79 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABceADCACDBDCBCaCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABcAAEDeEDBBA BcBeCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  BCEDcDE B BCDDCcDDECDDcCCDBe DECEBEACB 

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen  dA ECECAADAdECbDCDC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ZEYNEP KAYAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,144 290,570 140 188 211 4467 53886

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 58 15 54,25 45 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABABADCcCa DCBC CCEDEBCABAEeCAEDEAEbCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAEDcE  Bb BDBACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  BC Dc                                  

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen   ccbeE  eDA Edbe DC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,033 290,570 58 86 90 1183 14929

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 85 18 80,50 67 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BA DceCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEeEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAEDEdDBBBcAAEDeB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E DCCEBcECDBBEcD CeD ECB C    c    B   C

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EECcaAdDAceAECD dDee

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 3 0 75
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 385,842 290,570 54 81 85 1076 13646

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 88 25 81,75 68 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe cBAedDCACDcDCBCcCacDEBeABAEeCAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAEDeEDBBABBcBeCb     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDAD EBEBCDDCcD EaeeBCCDBeE ECE EAC C

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CbAcEeECcAcAC CDe De

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 1 3 25
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA METE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,961 290,570 159 214 243 5522 68461

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 5 20,75 52 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 10 1 9,75 24 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 51 15 47,25 39 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe AB  ADCcCD b  CDCCEDE   BAEe AEDaA  bE  

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAED b BcA B BeCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  B  DA     BC  C D      C DBe           

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen      CdCAdDA  dbD ee

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 0 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 1 44
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 2 0 50
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÖNDER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 434,406 290,570 11 20 20 184 2498

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 35 5 33,75 84 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 102 16 98,00 82 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABcBADCACDBaCBCDCeEDcBCAeAEeCAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAcEDBEDBBABB BACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CaCEDADEEBEBCDaCEDDECDDBCCDBeEDECEBaAeBC

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CCAeECEaddDACECDD DC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVAN SALMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,628 290,570 163 218 249 5730 71738

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 5 19,75 49 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 1 3 0,25 4 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 50 17 45,75 38 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe c A eDC C aDCBC  CEDcBCABAEBCAaD        

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAEDeEeBBb   BeCb     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CB  D    B      E   C DBCC B   c c      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen  eAe CEe eDc  C    C

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 1 22
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 2 0 50
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,905 290,570 21 38 39 392 4912

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 94 7 92,25 77 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAADA CBCDADEaCDCCBDAECCABaAEeEAEDDEE ED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABA AEDEBDBBBBAAEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBc  DBBEcD CCD  aB C   BE b     E 

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EECDCACDAACAECDCCDCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 1 25
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,818 290,570 122 162 180 3601 43473

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 68 34 59,50 50 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe bBcBADCACDacCBd bbcDbBCABAceCAEDEddedEDd

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal AcEAcEDdaDBBbdBDBdCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik C CEDA c BEBCD CcD ECDDBCCc      E    B 

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen aeAcEeEeAcDACEdDD eC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 5 44
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 3 1 75
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRACE REİS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,750 290,570 85 115 128 1904 23562

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 77 17 72,75 61 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABABdDCACDBDCBdcCCEDEBCABAEBaAEeEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAdEDeEaBBA BcBACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik eBCEDA EE  BCDeCE       C b    E E      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen aCAcECECAdDA  eDD eC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 1 25
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ KEREM METİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 216,495 290,570 196 270 314 8647 113481

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 2 21,50 54 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 28 14 24,50 20 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe A A  DC C   C C CC D  CABAEeCAEDEA  dE  

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABa  Eae          eb     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CcddcdDcc                               

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen           D         

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 1 44
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED OKUMUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,997 290,570 86 116 129 1928 23913

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 10 12,50 31 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 37 2 36,50 91 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 78 22 72,50 60 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe cBced  ACa DC dc    E   BAEe   DE EDbEbE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAdEDBEDBB  B BeCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDADEcBEBCDDCEDDECDDBCCDBeE ECEBEACBC

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CdA ddECcADACEeDbbeC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 2 56
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÖZELER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,435 290,570 158 213 242 5493 68082

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 51 13 47,75 40 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABcB DCACDBDCBaaCCEDbBCABAEB AEDEAaaCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal  c AdEDe DeBA BDcACc     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDAD d           C                   

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen                   D 

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUZAFFER GÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,517 290,570 26 44 45 485 6032

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 19 0 19,00 95 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 92 6 90,50 75 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAdDABCBC   EBCDCCaDAECCABaAEBEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAbAE E DBBB AeE CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBAECDBBEED  CDDEaBD D   E E       

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EECDCACDAAC ECDCCDCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 1 1 25
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,828 290,570 56 83 87 1156 14648

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 2 30,50 76 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 83 10 80,50 67 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe Bc DA C C   EBCDCCBDAECCAB AEeEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal  BAEAEc  DB B A b CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDeCEaAdCDBBEEDDC D  CBDCeED E    BACEC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEC bA DAeCA  D CDCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 3 0 75
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKYOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,758 290,570 147 199 225 5005 61289

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 12 0 12,00 40 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 12 0 12,00 30 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 55 17 50,75 42 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABAB DC CDB CddaeCEaEBCABAdBC EDEAED EDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal AB AdEc   BB dB Bd E     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  BCED  E BEBC    D  CD                  

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen C c  eECAc bd  be  C

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,791 290,570 93 125 139 2407 29486

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 73 18 68,50 57 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAADcdCBCDADcBC CCBDAECCAeCAEeEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEAEDEdDBBB AeEDeB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E D CEBA   B  E  de    BDCe   E E       

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EcC bcdDAcdA CD dDCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 2 1 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 0 25
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,133 290,570 73 101 109 1616 20408

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 79 16 75,00 63 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAeDAeC C  eEBCeCCBDAECCAdaAEeEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal eBA AE    BBBBAAaDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBcEC eBEED  e DEC     DBE    BA   

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EECbCAaDAA AEaDCCbCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 3 0 75
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,895 290,570 114 151 168 3191 38314

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 69 25 62,75 52 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe cBccdDCACDBeCaCcdCEDcBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABdddEDd  BB  B BdCa     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDAD  BEdC  CED  CD  CCD    b E      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CdAecCE AeDbCbeDD eC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 3 0 75
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,182 290,570 107 142 157 3037 36529

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 70 25 63,75 53 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe eBAe DC CDB CBCaCCdeEBCABAEBCAEbEAEaCEbE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABcAAEDdEDdB  B B CE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CdC Db EdBEdb  CED cCD BCCDB   a E      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen a AebeaeAADACEdDD DC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 3 1 75
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SARIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,232 290,570 65 93 98 1345 16976

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 82 14 78,50 65 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe cBABADCACDaDCBCaCCEDEBCABAEBC EDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAEDBEDBB  a BACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik eBCEDcD dB BCD CED  C    CDB  DE E      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CCAbdeEd eDdCECDcCD 

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 2 0 50
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,360 290,570 129 174 193 3881 46813

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 13 8 11,00 28 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 65 28 58,00 48 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAdDcBCBCcADcBCDCCdDAECCABdAEBEeEDbEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAaAE EeDBBB beE CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik   D C  caCDeB dDD CD  CB  e eeE c      C

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen Eaec  eaAc AECe d CD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 1 25
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ZERENÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,802 290,570 167 224 257 5830 73148

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 6 11 3,25 11 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 6 13 2,75 7 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 54 35 45,25 38 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe cBABdDCACbBDCed CC DEBCABeEeCAEDEAEDeEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAdEDeEDeB  c BeCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCdDecbaaaBd   dD  a   e      c c      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CbAcEeE  eDb  ebe De

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 416,726 290,570 23 41 42 431 5334

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 97 19 92,25 77 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABABdDCACDaDCBCDCCcDcBCABAEBdcEDEAEDCEbE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAEDBEDBBABBDBACa     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  aCEDADEEBEBCD CE  ECDDBCCDaeEDECEBEACBC

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CeAeEeaeAcDeCEeDDCDC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,955 290,570 82 112 122 1818 22641

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 15 0 15,00 50 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 78 18 73,50 61 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BceDcBeBCaADcBCDCCBDAECCAdCAEeEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal cBAEAEDE DBBB bAbDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E DCCE  EC BBEED CCD          EC   B  Ee

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EdC  AdDAeeAEdDCeDCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURDAN TORNACI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,106 290,570 22 40 41 407 5069

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 96 15 92,25 77 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABccdDCACDBeCBC CeEDEBCABAdBaAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal AB AdEbdEDB A B B CE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDcDEEBEBCDDCEDDECDDBaCDBbE ECE EACBC

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CdA ECECAADACEeDDCDC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 3 1 75
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,963 290,570 146 195 220 4825 58911

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 57 21 51,75 43 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe c bB DCACDBaCBCbCCcDEBCABAEBaAEDEAEbCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal dBbAdEDdED B  BDBACb     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik    EDb cd  BC   ED  C     D             

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen  CA ECdb  Dc  d e eC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 0 25
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP AYANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,497 290,570 89 120 133 2059 25429

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 77 22 71,50 60 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAdDcBCBCDADEBCaCCBDAECCABCbEBEAEDDEECEe

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dcebAEDEeDBBB AeE CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBA   BBaEDDCCb  aBDC  D E a       

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEec AbDAAeA CD dDbe

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Sayı Problemleri 4 3 1 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 2 1 50
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ ATAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,799 290,570 180 244 281 6732 87112

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 1 4 0,00 0 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 48 35 39,25 33 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe AebBdDCACDdedBCaCeEeEcaABbEBCbEDEAEbdEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABd AEDeE BB  B BeCb     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBC eA   B e  a ED       Ce    b        

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen  bccEdEb ebAe Cee e 

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 1 25
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR TÜRKÖLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,170 290,570 149 202 229 5190 63808

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 57 30 49,50 41 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe cBABdDCACb eCBC  CcDceCABcEeCAEDEAEDeEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABaAbEDebDBB  d BcCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CaCEDcD EB BC eCE                   AC  

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CeccdbECAcD bEd c ee

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PALA BABA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 155,858 290,570 199 277 324 9811 127772

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 21 2,75 7 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 12 -1,00 -5 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 17,81 17,77 10,85

Toplam: 120 14 41 3,75 3 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe cBdcecbAdcBDCdCDCdcb cbdecdcdc          

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal  BdcbdcBdbecbac          

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik    dcdcEcBdBdcD                         

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 0 5 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ ÖZDEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,469 290,570 153 206 233 5328 65830

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 4 26,00 65 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 50 6 48,50 40 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABAedDC C   CBC  CcD BCABdEB AEDEAED EDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal AB   ED E       B  E     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik  BCED    B B    E    D   C     E E      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen   AcdCE   DA        

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 1 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 0 25
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,509 290,570 165 220 252 5788 72611

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 7 16,25 41 28,41 27,89 24,34

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 30 2 29,50 74 17,81 17,77 10,85

Toplam: 120 48 9 45,75 38 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABABdDC Ce  CBeDCCcDccCABAEe            

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Matematik CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBeE   E a    

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 1 40
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 2 0 22
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN TURHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,890 290,570 79 107 116 1697 21356

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 3 0,25 3 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 81 25 74,75 62 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABceeDbACeeDCBCcdCEDEBCABAEeCbEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABaAdED E BBABBDBACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDADEEBEBCDDCEDD CD BCCDae  c E a e  

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CC  ceECAeDbC eaeCDa

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 3 0 75
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 412,592 290,570 27 46 47 502 6240

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 15 0 15,00 50 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 18 0 18,00 45 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 92 6 90,50 75 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABABeDCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAEDeEDBBABBDBACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDAD  BEBCD CED             ECE      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CdAeEeECAADACEeDDCDC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAHİN TEZAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,969 290,570 161 216 246 5563 69160

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 50 12 47,00 39 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAADbBCBCDADEBCDCCBDAEaCdBCAEaEeaDeb    

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal  BAEA  EBD               

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E             cD  e         DBE cDdBACEC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEC    D            

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 1 5 11
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 0 0
Güncel Dinî Meseleler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 0 25
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH İNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,818 290,570 51 77 81 1019 12992

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 87 18 82,50 69 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAdDAeC C   EBCDCCBDAECCABaAEeEAEDDdECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAaAEbEeDBBB  dE CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCEBAEC BBEED CCDDEeBDCeEDBECE  BACcC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEe  cbDAbCAECe C eD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 3 1 75
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET UĞUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,558 290,570 47 73 76 916 11835

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 87 15 83,25 69 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAdDAebBCDcDEBCDCCBDA Ca    dBE  DDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAcAE EeDBBB AeEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDC EB EC BBEEDDCCD EaB C EDBECEc   CEC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEeDCAaDAACAaCDCCDeD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 0 40
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 5 0 56
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 3 1 75
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,761 290,570 90 121 135 2210 27128

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 76 23 70,25 59 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BcdDAdCBCcdDcBC CC DA CCABCAEeEAEDbEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal cBeEAEaEBDBBBc AE CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDD C B  CeBB ED CbD ECBDC EDBE EcBcA   

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEe  ACDAAdAc e dbeD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YÜCEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,394 290,570 87 117 130 1949 24184

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 78 22 72,50 60 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAADAeCBCDc EBCaCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBAaAEDdeDBBBcAeb CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCCE c C BB ED CCD  C   e DBE d  Bb aC

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EdeaaA DAA AECD ebeD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 2 0 50
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,677 290,570 41 66 68 790 10323

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 89 14 85,50 71 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABA dDCACDBbCBCcCCEDEBCABAEeCAEDEAEbCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAAEDdEeBBABB cACa     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDADEEBEBCD CEDDECD BCCDBbEDE E      

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen d A bCEecADAC C D D 

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,981 290,570 189 256 295 7523 98619

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 42 32 34,00 28 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABce DCACD eCBCcCedDcdadBAdB cEDacEDdEeE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal  B  dEDedD      BACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik C CEDc   B d          D aCDB   b E EAe  

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen  dcc        bbdD  ca

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 1 3 20
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 3 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 0 0
Sevr Antlaşması 1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 0 25
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 2 1 50
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA TAYFUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,317 290,570 28 47 48 518 6525

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 10 0 10,00 100 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 36 0 36,00 90 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 94 16 90,00 75 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABcee CA a DCBC CCEbcBCdBAEeeAEDEAEDCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEAdEDdEDBBA d BACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDADE BEBCD CEDDECDDB CDB EDECEBEACBC

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen CdADECECAebACEdDDCDC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 2 3 40
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 3 0 75
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENEM KARADAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,917 290,570 112 148 165 3142 37744

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 67 14 63,50 53 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAAaAeaBCaADEdCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECE 

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBAdAE EBDBBB  eEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik E D CEa  CDBB E  CC   aBDCa Dac E       

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen   C    aA    C      

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 0 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 2 1 50
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERCAN İÇKE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 222,456 290,570 193 267 310 8439 110887

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 32 22 26,50 22 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BbeDceC   cDc beCCaDAECCABCbdeEAED      

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dcAEAEDEcDBa cAAEaCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik        c                      c         

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen d C    e            

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 4 0 44
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT KEVSER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,499 290,570 91 122 136 2222 27244

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 74 17 69,75 58 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAeDABCBCaADcBCadC DAECCABdAEBEAEDDEECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal ABAEcEDEBDBBBa cbcCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDDCeEBA CD      C D        D E a       

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEdDCAaDAA A CDeeDCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 9 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 0 25
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 1 0 100
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL AYDINER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,001 290,570 95 128 142 2546 30877

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 72 18 67,50 56 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAADceCBCa  EBCDCC aAECCABaAEBEAbDDEECEb

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal  BAEAEcE DBeBBAAEDCB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik EDD  EBc C d  ED   DDECB C  D E        e

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen EEC bAbDAeC  be eDCD

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 3 2 60
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 2 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Sayı Problemleri 4 2 0 50
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,837 290,570 104 138 152 2860 34586

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 20 9 17,75 44 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 73 30 65,50 55 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe cBABeDCACDBeCB DCC DcBCABAEBCAEDEAEDbEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABcAAEDdEDdBA B BeCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik ea EDcDE cEBCD CED  eD BCCDBeE d E b bB 

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen bbcDcdb eeDbdECDe eC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Üç Nokta 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 0 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 3 0 75
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 3 0 75
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 1 0 100
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,499 290,570 170 232 266 6098 77317

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 47 13 43,75 36 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BAeDAeC C A EBCDCdBDAECCABCAEeEAEDbEEC D

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal dBAEAED  DB a AeE CB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik            B  c  CC      Ce   c c       

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen d                   

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 1 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 0 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 1 1 25
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 1 0 25
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,001 290,570 24 42 43 457 5695

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 7 3 6,25 63 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 97 21 91,75 76 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe cBAedDCACDBDCBCDCCEDEBCABAbeCdEDEAEeCEDE

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABdAcEDBEDBBbBB BACE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECcBaACaC

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen aaAeceECAcDACEeDe DC

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 8 1 89
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 1 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 1 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR DURSUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,439 290,570 173 235 271 6366 81298

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 45 12 42,00 35 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe BcADceC C ADEBCDCCBDAECCABCbEeEA DbcECED

Cevap Anahtarı A BAADABCBCDADEBCDCCBDAECCABCAEBEAEDDEECED

TYT Sosyal AcAEAEDEBDBBB  dEDeB     

Cevap Anahtarı A ABAEAEDEBDBBBBAAEDCBCDCDD

TYT Matematik                               c         

Cevap Anahtarı A EDDCCEBAECDBBEEDDCCDDECBDCDEDBECEDBBACEC

TYT Fen      c              

Cevap Anahtarı A EECDCACDAACAECDCCDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 4 1 80
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 6 2 67
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 0 1 0
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 1 0 100
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 1 0 100
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 0 1 0
Güncel Dinî Meseleler 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Sayı Problemleri 4 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Periyodik Durumlar 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 0 0 0
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 0 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL TG TYT 1

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR SÖNMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,777 290,570 92 123 137 2252 27603

Katılımlar: 200 278 325 9993 130652

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 28,41 27,89 24,34

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,44 3,44 3,08

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 3,21 3,21 2,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,70 2,76 2,20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,03 3,01 2,82

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,38 12,42 10,81

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 14,90 14,73 9,25

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,92 3,04 1,60

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 17,81 17,77 10,85

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,37 2,39 1,48

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,10 3,12 1,80

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 1,92 1,96 0,97

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 7,38 7,47 4,26

Toplam: 120 76 23 70,25 59 65,99 65,55 50,25

TYT Türkçe ABceeDC CDBDCBC CCEDEBCABAEeCAEDEAE CE E

Cevap Anahtarı B ABABADCACDBDCBCDCCEDEBCABAEBCAEDEAEDCEDE

TYT Sosyal ABEdAEceE BBA B eeCE     

Cevap Anahtarı B ABEAAEDBEDBBABBDBACECDDCD

TYT Matematik CBCEDADd  EBCDDCED E DDBCCDB   d E Ed B 

Cevap Anahtarı B CBCEDADEEBEBCDDCEDDECDDBCCDBDEDECEBEACBC

TYT Fen Cec EdaCAdDAe ebe eb

Cevap Anahtarı B CCADECECAADACECDDCDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
Fiilimsiler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Üç Nokta 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 5 5 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 9 7 0 78
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
İslamiyet’in Doğduğu Dönemde Dünya 1 1 0 100
İslamiyet’in Türk Devlet ve Toplum Yapısına Etkisi 1 0 1 0
Sevr Antlaşması 1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafya biliminin gelişimini açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler 1 0 1 0
Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Kur'an'a Göre Hz. Muhammed 1 1 0 100
Güncel Dinî Meseleler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Felsefi Okuma ve Yazma 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Sayı Problemleri 4 4 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Periyodik Durumlar 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Karışım Problemleri 4 4 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Ses Dalgası 1 0 0 0
Yaylarda atmanın yansımasını ve iletilmesini analiz eder. 1 1 0 100
Küresel aynalarda görüntü oluşumunu ve özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı sıcaklıktaki maddelerin ısıl dengeye ulaşma sürecine ilişkin veri toplayarak kaydeder. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal türler arasındaki etkileşimleri sınıflandırır. 1 0 1 0
Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
