
SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AÇELYA KAKLİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,988 321,590 165 206 206 360 2075

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 52 19 47,25 39 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AA CBCd DACD EDAcD cAEbCBBBCC DCCBAEBECc

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal cDEBDBECcD    eDBCcA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik db   D  CdDDcA   b    ED               B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen    bBb     d c d   D

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 9 3 1 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA EVRİM KESER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,043 321,590 153 189 189 328 1898

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 57 16 53,00 44 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bcBC CEE ACDEE ADDDAAEDCBBaCaeDCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADE DdEeDD CdbDDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik  DBD c  Cd b A AbEb   ED B             B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen      bb             

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 3 2 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA ŞİMAL KARABULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,573 321,590 65 79 79 117 770

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 84 14 80,50 67 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACE EBADaECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEAeeEBD CC bcDBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BD EDDBE  BeCDDAADBECEA BeD             

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen ebbBCBb ECcC ACeAbDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 1 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM EFE DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,840 321,590 181 229 229 405 2349

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 20,52 20,24 16,54

Toplam: 120 43 17 38,75 32 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AbBCBCa DACaEE ADDDcAEbCBB CeeDCCcAEBbbB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADEBDBbde  b EDDBdDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik   B d        AB      b                 B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADEN NİSA SÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 444,550 321,590 4 4 4 5 53

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 104 10 101,50 85 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACEeEBADDaCDEDAADDEACDBBCCBDCbCBBEAECd

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADBEcDDCCAEdDBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDDBEAABCCDDAADBECEAaBDDBBA   CDCB AD

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDbBCBaBECcC AC AEDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 9 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KANTEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,405 321,590 129 155 155 255 1416

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 72 27 65,25 54 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe cABCBCaEDACD cbAcDbAAcDCBBeaeeDCCBeEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal eDEeDBEdDa CdEaDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDB ae bCeDDBAB DECA  ED BB D     C     

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen aBBEB bCBE ACcdeBACD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 6 1 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET SEYFİ ALTIN* 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,475 321,590 148 184 184 317 1799

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 6 12,50 31 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 20,52 20,24 16,54

Toplam: 120 59 16 55,00 46 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bABCdCEabAeaEEDADDDA                    

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADEeDBEaDcACdEDDeCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDEDAbCdDDBABcDECAE dD BB D eEC CDDAEB

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 2 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 1 0 10
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 1 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEKŞUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,600 321,590 156 194 194 338 1951

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 57 23 51,25 43 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AdbCECEBA  cCDEeAAeDEbCbBBCCBDCbCBBEAEdd

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DE DBE DDdd EBeeDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik B  d      B CDDA   EC A BbD   a         

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen a E aBe cCc    d  DC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 9 3 1 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN SARIKAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,058 321,590 82 99 99 160 943

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 82 21 76,75 64 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AAd BCEEDACDEcDADDDAAEDCBBeCecDCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal bDc D Ea DdedbDDBCcA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BbB bDA CdDDaA  DECAECEDCBB DAD    DDd B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen  BBbBC CBEAAC ECceCD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIF BAKTI R 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,120 321,590 179 226 226 399 2315

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 20,52 20,24 16,54

Toplam: 120 46 25 39,75 33 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AAaa CdE  Cb c AcDDcAEDCBBBCCbDCCBAEBEba

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADEeDdEeeD CeEaDBCDe     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik  bBDae bCCcDdAB       dD   dD           

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 9 3 2 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALANUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,568 321,590 185 236 236 415 2426

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 20,52 20,24 16,54

Toplam: 120 38 8 36,00 30 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe  abCEC a  ad DEDAAD EACbBBCCBDC CBBEAEdB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal Dc D E DDC     BDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik            C                            

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 9 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ EMRE EDİZER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,403 321,590 84 101 101 162 959

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 82 22 76,50 64 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe dBACECE   DaCDEDAADDEACDBBCeBDCbCBBEAEaB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DcbDBEaDDaCAEcDBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDD dAABCCDDAceBEdEA cDDB      D B A 

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDbBCcaBECc dACeAd C

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 5 2 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 2 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ FATİH CANDAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,693 321,590 89 108 108 176 1034

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 13 0 13,00 33 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 6 1 5,75 29 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 76 4 75,00 63 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCbCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADBEBDDCCAbBeBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BD E              BECEACBDD  A          

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen e    B B    A C  ED 

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ SAİFİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 433,255 321,590 10 14 14 16 117

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 101 13 97,75 81 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACECEBADDECDEDAADDEACbBBCCBDCbCBBEbECe

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DbADBEeDDCCbbBDBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDD E ABCCDDAADBECEACBDDB  aE CDCB AD

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDEBCBCaECcCAAdeAEDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS BIYIKLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,628 321,590 27 33 33 47 340

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 8 1 7,75 78 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 95 19 90,25 75 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bABCBCEdDACDEbDADDDcAEDCBBBCCbDCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal AeEBD EdDDcCBbeDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDEDAeCCDDBABADECAE dDCBB D D CDCDbAEB

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen aBBbBC CdEAACcEdeACD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ADAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,065 321,590 100 121 121 193 1102

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 78 20 73,00 61 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AabCECE  ba CDbDAADDEACDBBCCBDCbCBBEAEC 

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADBEBDadC b DeDbAd     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDDBE  BdCDDAADBECEACBDDBa a    CB   

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen aDb CB cECc AA   aDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 1 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ARIMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,968 321,590 120 146 146 239 1323

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 73 22 67,50 56 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AABCBCEd  eaaEbADDDAAEDaBBBaebDCCBAEBEdd

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADEBD E DD Cc eDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDED AC DDaABd ECA CED BB D aE DeD    

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBebBC  BEAdCa  c   

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 6 1 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BULUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,765 321,590 130 156 156 257 1424

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 3 16 -1,00 -5 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 74 35 65,25 54 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AAaCBdEbDACDaEDADDDcdEDCdBdCebDCaBAEBEdB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADdaDdECDcACcE DBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDEDAACCDDBABADECAECED e    DECD a  E 

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen eecEdbCedaec cddcddD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,798 321,590 77 94 94 150 900

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 80 9 77,75 65 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACaaEBADabCDEDAADDEACDBBCCBDCbCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEbDBE D  CAE DBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDDBEe BCC  A   ECEA BDDB            

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen B E   bBEC  A Ce EDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA İNCE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,293 321,590 92 111 111 181 1049

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 17 1 16,75 42 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 78 14 74,50 62 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACd EBADaECDEDAADDEACDBBCCeDCbCBBEdECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal bEeD EdDDC  b DBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik B  EDD E ABCCDDA   E     D        DCB c 

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen  DEBCBaBECBCAdCdAaDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 231,690 321,590 188 240 240 432 2577

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 6 12,50 31 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 35 19 30,25 25 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bABCBC    CabE dDD               BAEBbCa

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal bDEB BbCDe    eDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik B B E     DD A  DEd    D                

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen    b   a     adCebbe

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 0 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARİFENUR DEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,483 321,590 139 171 171 288 1641

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 20 0 20,00 50 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 64 16 60,00 50 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AAdCBCEEDACDEEDADDDcdEDCBBBaebDCCBeEBEdc

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADc DBEaDc  dEDDBbDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDED  CC  BAB DE A CED  B D     C     

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen    b     E   c      

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI NUR OTCU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,653 321,590 104 125 125 201 1138

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 76 15 72,25 60 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACEeEBAbaECDEcAADDEACDBBCeBDCbCBBbAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADBEBcDdC    BDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik B  ED  b  BeCDDA   E EA BDD           A 

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen B EBCBCBECcC AddbEDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASUDE KADAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,665 321,590 118 144 144 235 1303

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 75 27 68,25 57 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe baACECbBAcDdCDEDAcDDEACDBBCCBDCbCBBEAEdB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEbeBEBeDCCbadcBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik Ba dD  dbABeCDDA DBE  A BDD         B A 

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDbBbBdBECBCbcdBAEDe

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,235 321,590 88 107 107 174 1026

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 10 1 9,75 49 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 77 9 74,75 62 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe b   BCEE ACD EDADDDcbEDCBBBCCbDCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal bDd D   DaAC   DBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik  DBDEDA CCDDBABADECAE dD BBBD        A B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen  BB  CCCBE A c    CD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA ÖZSAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,185 321,590 159 198 198 344 1991

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 57 28 50,00 42 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe cBACECd dc  ecdDAeDDEACDBBCCBDCbCBBEAECe

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEbD E aDdC EcDBDDcC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik B b be d  BdCDDAd        D              

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen a bdCBbBECcCAbCd EDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 9 2 2 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR KILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,143 321,590 26 32 32 46 334

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 3 31,25 78 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 93 11 90,25 75 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACECEBADDECDED ADDEA DcBCeB   CBBbAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADcEBDDCCeacDBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BD EDDBEAA CCDDA DBECEA BDDB Aa     B AD

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDbBCBCBECBCAAbdAEDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DURU ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,200 321,590 85 102 102 163 964

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 81 18 76,50 64 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AbaC CEEDA aEEDADDD AEDCBBBCCbDCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal  DEBDdECDD edEDDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik  eB ED  CdDDBAB cECAECED B  D b   C DAEB

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBBbBbaC E ACcEdd Ce

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 9 5 1 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA İÇTEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,343 321,590 126 152 152 252 1403

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 72 25 65,75 55 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AaACdaEBADaaCDbDAcDDEdCbBBCeBDCbCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEAD EdDa C EcDBDDeC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCdDDBdA aCCaDAADBECEA BDDB A      a A 

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen a bcC  cEC C    AdD 

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÜÇÜNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,635 321,590 125 151 151 251 1400

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 71 21 65,75 55 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe  BAC CE AD  CDbDAADcEACcBBCeaDCbCBBdAECc

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEbD E DDC  acaBDcAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDD E AdC DDA DBECEACBDed        BEAe

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen eDbBCB BEd CAA     e

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 5 1 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN DOĞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,603 321,590 102 123 123 196 1110

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 77 16 73,00 61 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AABC CcEDeCDEE ADDDAAEDCBBBCebDCCBAEBbCB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADdBD Ed cAC aDDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDED AC DDaAB DECAECEDd   DA       A  

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DeebBCaC E ACc    C 

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ BERRAKKARASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,923 321,590 48 56 56 74 520

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 4 2 3,50 35 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 91 22 85,50 71 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AabCECdBADDECcEDdADDEAaDcBCeBDCbCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADBEaDDdCAEBDBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BD EDDBEAddCCDDAADBECEACBDDB  ba  D BEA 

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDbBCBbaECcCAACeeEDe

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARTU TANIŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,398 321,590 78 95 95 151 905

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 83 22 77,50 65 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bAaCBCEEDACDbEbdcDDAAEDCBBBCCcDCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADEBD E eacC EDDBCbA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDB dDA CCDaBABADECAECdD BBBDAb        B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen aBBb bCCBEbACcECBdCc

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 9 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 424,090 321,590 17 22 22 27 195

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 99 18 94,50 79 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACECbBdDDbCbEeAcDDEACDBBCCBDCbCBBEAECa

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEAD EeDaCCAEBbBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDDBEAABeCDDAADBECEACBDDBdAc  CDCBEAD

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDEBCBbaECcCAcCBAEDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 1 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT ADIGÜZEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 438,315 321,590 7 8 8 9 88

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 32 2 31,50 79 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 102 10 99,50 83 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCeBDCbCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEbDeEaDD C bBDBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDDBEeABCCDDAADBECEACBDDB  bE C CBE  

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDEBCBCaECcCAACBAEDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT EFE ÖZYILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 451,000 321,590 3 3 3 3 37

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 107 13 103,75 86 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACECdBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCbCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADBEdDDCCAbdDBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEeDBEeABCCDDAADBECEACBDDBBAbEDCDCBEAD

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDEeCBbaECcCAACdAEDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 9 9 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,353 321,590 112 135 135 219 1233

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 75 20 70,00 58 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABAC CEBeDaECDEDdcDDEbCcBBCeeDCeCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal eaADBEBDDdC EBeBD AC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCdDD E  BCCDDA          D   a    CB Ae

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDbeCBCaECBCAA dAEDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,895 321,590 41 49 49 66 485

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 2 36,50 91 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 89 10 86,50 72 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AABC CEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCbbDCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal AD  DBECD ACdbDDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDB EDA CbDDBABcDECAECEDaBB D       DA B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen bB bBCbC EAACBE B   

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 1 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY URAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,015 321,590 20 25 25 34 250

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 97 17 92,75 77 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AaACECEBADDECDEDdcDDEACDBBCCBDCcCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADBbBDDCC EdeBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDDBEAABCCDDAADBECaACBDDB Aaaa  CBEA 

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDEBCBCaECBCdAddc eC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 2 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ÇOBANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,605 321,590 28 34 34 48 341

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 93 11 90,25 75 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AABeBCEEDACDEbDADDDAAEDCBBBCeADCCBAEBECd

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal bDE D ECDD    DDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDEDAc CDDBAB DECAECED BB D b   CD A B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBBEBCCCaEAACcaCeACD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,638 321,590 135 163 163 272 1556

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 67 20 62,00 52 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AAaC CEdDAeaEEDADDDAAEDCBaBCCbDCCBbEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal beE DBEdDD Cd eDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDB ED  CCDDBA   d A   D                

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBcbBadCBE cCB CeA e

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYAZIT SELÇUK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 459,075 321,590 1 1 1 1 13

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 109 11 106,25 89 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AaACECbBADDECDEDAADDEACDBBCeBDCbCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADBbeDDCCAEBDeDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDDBEAABCCDDAdDBECEACBDDBBAbEDCDeBEAD

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BaEBCBCBECBCAACBAEDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 1 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,413 321,590 168 209 209 365 2101

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 0 9,00 45 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 50 16 46,00 38 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe b    CcbDcCD ce DD AeEDCBBBCdbDCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADE DBECDD               

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik B   cD  CdDD A d                     A B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DB b CbCBE c B d  CD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 9 3 1 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE KÖPRÜLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 395,775 321,590 49 57 57 77 534

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 88 11 85,25 71 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bABaBCE DACDbEDADDDA EDCBBBCCbDCCBAEBEC 

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADEBDBECDDA dEDDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik  aBDEDAA CDDBAB DECAECdDCB   AD      A  

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen  B bBCCCBEAbCc dBACD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK CAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,503 321,590 152 188 188 327 1890

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 59 25 52,75 44 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe cBACEebc  DaCDc dAeDcACDBBCeBDCbCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DcADeEdDDdC    BDDcC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik B  E  Bd   dCDDA DBE  A BDD   e     B   

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen eDE  BdBECc Ac ed   

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK DÜZGÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,470 321,590 91 110 110 178 1043

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 80 22 74,50 62 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AcACaCEBADabCDbDAADDEACDBBCCBDCbCBBEAEda

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEAD EecadCbbdDBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BD dDDBE ABCCDDA DBEC   BDDB   E  DCB   

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDEBbB eECc ddCeAED 

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK SÖYÜK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 442,115 321,590 6 7 7 8 68

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 104 14 100,50 84 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABA ECEBADDEaDEDdeeDEACDBBCCeDCbCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal eEADBEBDDeCAEBDBcDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCcDDBEAABCCDDAADBECEACBDDB AbEDCDbBEAD

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDbBCBCBECBCAACdAEDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK YÜKSEL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,323 321,590 138 169 169 285 1620

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 67 26 60,50 50 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AAaCBCEEbeCDEEDAcbDAAdDCBBeCCbDCCBAEBEdB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal dDEBDaEdDaACBEcDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik  DB ED  CdDDBABc      d                 

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBababaCBEAACcddBAbD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 2 1 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURHAN ALI I 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 253,700 321,590 183 232 232 408 2368

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 44 25 37,75 31 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bABeBCEE  CDcbDAbDDAdEcCB B e    BAEBdCd

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal AeE DBEdec    DaBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDB                      B         a    

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBBbBbdCe Ae c ddAeD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 2 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA AKASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 454,383 321,590 2 2 2 2 28

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 19 1 18,75 94 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 107 9 104,75 87 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AAdCBCEEDACDEEDADDDcAEDCBBBCCbDCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADE DdEC DACdbDDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDEDAACCDDBAB DECAECEDCBBBDAadC CDDAEB

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBBEBCCCBEAACBEdBACD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA ALKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,685 321,590 155 193 193 337 1949

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 57 23 51,25 43 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AABeBCdEDeCDabDdDDDeAEbCBBBCebDCCBAaBEeB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal  DE  BEdaD         A     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik caBDdD   CDDBAB DECA CdD    D a   C    B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen  eBb C   Ed      dCD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 9 6 1 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN KARAKURT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,633 321,590 167 208 208 364 2099

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 13 11 10,25 26 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 2 3 1,25 18 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 56 39 46,25 39 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe eaACEedBb DECDEDAcDDcdCbBBdCBDCcCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal ecbcBE cDea b  BDDAd     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BD EDb d AdaCbDA ccE bA  DDd  a     B c 

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDEBCcbcECc  cd  dDe

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 4 2 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANS U KAŞARCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,613 321,590 128 154 154 254 1412

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 18 8 16,00 53 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 23 9 20,75 52 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 72 27 65,25 54 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bABb CccD C bceA DDAAcDCBBBCebDCCBdEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADc DcEaDD  c DDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BbBDc AACbDbBABdDEdAECdD BdB  b C C D EB

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBBEaC CBEAACB de   

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 9 6 1 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM ÇAPUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,558 321,590 42 50 50 67 491

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 91 19 86,25 72 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACEeaBADDECDEDAADDEACDBBCdBDCbCBBEAECd

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DcbDBE cadCbEdeBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BeCEDDBEAABCCDDA DBECEA BDDBBA     CBEAD

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BabBCB BECc AcCBAdDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEM HÜSEYİN KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 266,800 321,590 174 219 219 388 2240

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 0 4,00 57 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 48 23 42,25 35 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AcdCBCE  A D cDdcDceAbcCBBBCe DCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal bDb a ba D   bD BCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik  DBDdDA  dD dA dDE A  ED                

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen  a   b CBEA   d     

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 5 1 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AKŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,303 321,590 103 124 124 199 1125

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 0 15,00 75 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 77 19 72,25 60 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe caACECbBAbDaeDEDAADDEdebBBCCBDCAaBBEAEdB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DE DBEBDDC  E  BDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik B CEDDBa  BCCDbAcDB     BDDB A      B b 

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDbBCBdBECBC  CeAbDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 6 1 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN AVVURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,890 321,590 127 153 153 253 1410

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 71 21 65,75 55 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AbBC CEdDACabEDADDDAAEDCBBeCe DCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal dDE DBEdDc Ce  DeCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik   B ED bCCDDBAB DECAE dD BB D a         

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen Da bBCbC E ACcEd dCe

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN COŞANDAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,128 321,590 176 222 222 394 2278

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 49 33 40,75 34 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe cBACaaEBA ebbeEcAADbEAaDBBCeBDCbCBBEAECd

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEcDBEcDaCd bdaBbDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDC b  a eBbCDDc   EC         bE        

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen   E bB       e eedb 

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 9 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN KALEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,303 321,590 141 175 175 298 1687

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 64 22 58,50 49 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABbCECaBA DbCcEDAcDDEACDaBCbBDCbCBBEAEdB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEe  E DDaC EeDB DAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDC DDBd  BCCDDA cBE                    

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen eDb CB BdC Cdeda aDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 3 1 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA YAZICI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,595 321,590 81 98 98 159 938

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 24 5 22,75 57 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 81 16 77,00 64 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABbCdCEBADDECDcDAcDDEACDBBCdBDCbCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DcAD E DDCC E DBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCcDDBEcABddDDA DBECEA BDD  bD     B A 

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen aDbBCB BEC   c  Ad  

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEZMİ ÖNAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,183 321,590 74 91 91 145 891

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 20 8 18,00 60 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 26 9 23,75 59 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 84 26 77,50 65 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bBACECaBADa CDE AADDEACbBeeaBDCbCBBEAEdB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADcE DcCC bceBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik B CdbDBaAAdCCDDAcDBECE dBDDBcbDED DbB A 

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDEBCdeBECB AAdBAEDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 9 6 2 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CİHAT BÜYÜKDERE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,673 321,590 147 183 183 315 1793

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 9 11 6,25 21 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 3 3 2,25 23 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 12 14 8,50 21 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 3 3,25 46 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 64 34 55,50 46 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bAaCBCa DACDEEDADDDAAcbC  BCdbDCCeAEBdCB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal AeE DBEaDc CBb DBC A     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBaE bdd DDdAdc EC a dca     a   Ca AaB

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen aBBEBaCCaEAcbBEdBAd 

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 2 2 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,570 321,590 132 159 159 263 1486

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 70 25 63,75 53 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AcBCBCEcDACDEEDADDDcAEDCBBBCCbDCCBbEBbCB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal becBDBEeDcACdEDDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik cDBDED   bDb AB  E  E dD B         D    

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DdBbBbbCeEAcCBd ee D

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 3 1 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE İNANCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,245 321,590 108 131 131 215 1193

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 79 32 71,00 59 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bBACEdEBADadCcEcAADDEACDBBabBDCbCBBbAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DcADeEBDDaCAbdeBaDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDDBd ABbCDDAcDBECEA BDDd ba  C  c  D

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BabeCeCBECcCAACceEDe

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 1 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ CARTI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,745 321,590 39 47 47 63 475

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 90 14 86,50 72 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bABCBCEEDACDEEDADDDAAEDbBB CebDCCBeEBbCB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADE DcECDD CBEDDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBe    CdDDBABcDECAECED B    bE  CDDA B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBBEBCbCBEAACBEee CD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 5 1 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,613 321,590 157 195 195 339 1962

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 57 24 51,00 43 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bABC CE DAeDbbDADDDcAEDCBcBCebDCCBAEBECe

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal  DE D E  D   EeD CDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDB dD  CCDDBAad E A  dD c  D           

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DeeEBCb   cc c de b 

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 6 1 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN CİRİTCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,938 321,590 131 158 158 259 1452

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 71 26 64,50 54 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACECEB  DaCDEDcADDEACbBeeeebCbCBBEbECc

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal ecADBEBcDCC bceBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BaCcDDBEAABCCDDAcDBECE  BDD             

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDE bBaBECcC A  ed b

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 6 1 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK D* * 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,298 321,590 50 60 60 81 554

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 88 13 84,75 71 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe dABCBCEEDeCD EDADDDAAEDCBBBCebDCCBAEBECa

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal bDEBDeE eD  cEDDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDB  D  CCDDBA   EC ECED B  D bE  CDDAEB

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen aBBbBCCCBEAACcECB CD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 415,463 321,590 22 28 28 39 284

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 39 1 38,75 97 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 94 8 92,00 77 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AAaCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADEBDBE DDACdEeDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik aDB dDAACCDDBABc EC ECED B  D          B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBBEBCbCBEAACBECdAC 

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 4 2 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU DEMİRKILIÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,023 321,590 163 203 203 355 2050

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 52 15 48,25 40 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABbCECEBADecCDEaAAD EACDBe eBDC CBBEAEdB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal Da b EBD CC   DBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BD    Bd  BdCD AcDBEd                   

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen e   b               

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 9 3 1 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ERDEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,463 321,590 164 204 204 356 2054

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 51 12 48,00 40 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe A A   EBADDcCDEDAADbEACDBB CB C CBBEAadd

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal D    EB  bC   aBD eC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCED  E  Bd DDA         DD   bE   CBE  

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen a b                 

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 0 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU GÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,548 321,590 145 180 180 309 1755

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 59 9 56,75 47 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe A aC CEdDACaEEDADDD AEDCBBB ebDCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADE   ECDD   EDDBCDe     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDB     CCDDBAB  E b  dD  B D           

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen  a E                

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 4 1 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YAŞRIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,785 321,590 114 137 137 224 1250

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 73 14 69,50 58 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe  BbCEC BADDECDE AADDEA DBBCed CbCBBEbECe

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEAD EBDD   b DBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik B  E  Bc  eCCDDA DBECEA BDD             

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen  DbBCdbBECaC ACdAEDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU YULAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,220 321,590 158 197 197 343 1990

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 20,52 20,24 16,54

Toplam: 120 53 10 50,50 42 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe A BCBCEdDACD EDADDcAAEDCBBBeCADCCBAEBECc

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal  DE DcEaac   E DB D      

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik  cB     CCDDcAB    A C D    D           

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ESKİBALCI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 351,003 321,590 111 134 134 218 1225

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 74 15 70,25 59 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bdaeBCEEDAC  E ADDDAAEDCBBBCeADCCBeEBbC 

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal  DE D EC DACBaeDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDB ED  CCDDaAB DE A CED B  D          B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen De bBCbC E ACc CdACD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KARABACAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,395 321,590 72 88 88 134 842

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 82 12 79,00 66 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACE bBADa CDEDAADDEACDBBCCBDC CBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEbDBE D  C EdDB  cC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik B CEDDB  ABCCDDA DB CEA BDD BA    DbBEA 

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDb aBbBEC  dAd  aDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KIRKGÖZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,023 321,590 172 217 217 383 2192

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 49 20 44,00 37 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe cBACEC  ADDa DEDAcDDEACDBBCCBDCbCBBEAEd 

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal Db ceEBDD    cDBDcAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik a   Da     dCD A      A   D             

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen aaEea         dB d e

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 3 1 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE SAVAŞIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,875 321,590 53 63 63 86 585

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 89 20 84,00 70 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AabCECEBADDECDEcAAeDEACDcBCCBDCbCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADeE DDdC EdDBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BcCEDDBd ABCCDDeADBECEA BDDBBba DC  B A 

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDbBbBa ECBCAcCBddD 

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 1 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM EKİCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,205 321,590 140 172 172 292 1668

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 62 11 59,25 49 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AAaCBCEEDACa   ADDDAAEDCBBBC bDCCBAEBE d

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal  DE D E DD C  DDebDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik B BDd    CDDaAB  E A  ED B  D          B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen D  b  d BEA  c     D

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 420,543 321,590 18 23 23 31 220

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 97 14 93,50 78 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACdCEBADDaCDEDAADDEACDBBCeeDCcCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEcDBEcDDeCbE DBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDDB AABCCDDAADBECEA BDD B bE CDCB  D

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDbBCBCaECBCAACdAd C

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 9 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TAKUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,993 321,590 83 100 100 161 945

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 81 18 76,50 64 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AcaCBbEEDdCD EDADDDAAEcCBBBCdbDCCBAEBEdd

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADEBD ECaD CB DDBbDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDd   CCDDaAB  EC   ED B BDbaE  C  A B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBBEBCCCBEAACcEee  D

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE TEKİNARSLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 429,155 321,590 14 19 19 22 147

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 100 14 96,50 80 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCeBDCdCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADBEBDaCCAEdeBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCdDDBdeABCCDDA DBECEACBDDB baE   CB AD

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDbBCBbBECcCAACdAEDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 297,725 321,590 154 190 190 329 1905

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 8 17,00 43 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 57 19 52,25 44 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe  BbCECEe  Dc eEcAAbDEbCDBBbCBDC         

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal e AcBE DD      BDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCdDD E ABdCDDe DBECEA BD B  D   D B   

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen aDb b CBECc bc      

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 4 1 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE KAAN ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,263 321,590 34 42 42 58 439

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 5 3 4,25 43 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 93 22 87,50 73 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AABCBCEEDACaEEDADDDAAEDCBBBaecDCCBAEBEdB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal eDEBDdECDDeCBaDDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDEDAACdDDBAB DECA CdD BBBDAaE DCDbb B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen aBBbBCdCcEAACBdCdbCc

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 2 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN ADIYAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 390,090 321,590 54 65 65 90 608

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 33 0 33,00 83 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 87 15 83,25 69 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe babCaCEBADDbCDEcAcDDEACDBBCeBDCbCBBbAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEAD EBDaeCAEBDBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDDBEAABCCDDA DBECEACBDD BA E C  B AD

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen B b CB aEC C A     d

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL DURAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 444,540 321,590 5 5 5 6 54

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 35 1 34,75 87 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 104 10 101,50 85 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AaACECEBADeECDEDAADDEACDBBCeBDCbCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADBEcDDCCAE DBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDDBEAABCCDDAADBECEA BDDBBAbE  DCBEA 

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDbBCBCeECB AACeAdDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 9 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÖL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,508 321,590 99 120 120 192 1095

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 78 19 73,25 61 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe A ACcCEBADD CDcDAAeDEACbBBCCBDCACBBEAEdB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADBE DDa  c eB DAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik B  EbDBd  BCCDDA DBcCEA BDDB   a   eB A 

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen aabBCBCBECcCAAd  EDe

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÜL ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,773 321,590 123 149 149 242 1337

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 73 22 67,50 56 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AcaCBCEEDACaEcDADDDAAEDCBBBCCbDCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADcBDdECb A dEeDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDB cDA CbDD A  cE A  ED B  D           

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen aeBbBebCBEAc dEecACD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 6 1 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF GÜL G 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,688 321,590 187 238 238 426 2525

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 40 31 32,25 27 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe dABCaCbE A DEEedcDeAAEDCeBBdebDCCBdEBECe

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal bDcBcBEaeeAddbeDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik  b     bCd a Add     b        c         

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen                 BA D

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 9 1 1 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İŞCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,878 321,590 51 61 61 82 556

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 8 0 8,00 40 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 87 9 84,75 71 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACECEBADDECDEDAADDEACbBBCacDCbCBBEAECd

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEAD EBDDCC bcDBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEaDBdAABCCDDA DBEC ACBDDB   E  DCB   

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen        BECB AA    DC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÜBRA GÖNÜLTAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,590 321,590 186 237 237 417 2461

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 40 22 34,50 29 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe baACECa A a CbEaAcDDcA DBBCCcDCcCBBb EdB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal D be E DD   b  BDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik B  E   b  aCC  A   E  A   c             

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen a   bBd           a 

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 9 2 1 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TAYLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,555 321,590 58 70 70 98 647

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 87 18 82,50 69 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bAB BCEEDACaEEDADDDAAEDaBBcCCeDCCBAEBb B

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADE D ECDc CB DDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BbBDEDA CCDDBAB DECAECEDCBe D bEC C bA B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBBbBCbCa AACca eACe

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE SERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,918 321,590 149 185 185 318 1814

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 62 28 55,00 46 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACECEBeDaaCbEeecDDEACbaBCCBDCACBBbAEdB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADeE Dc CAEBaBD        

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCdDDBEeda CDDA   Ed    D              

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen eDbBbBbcECcC ACa  ed

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN CEYLANDC 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,840 321,590 31 39 39 53 396

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 28 0 28,00 70 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 92 15 88,25 74 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AAaCBCabDACDdEDADDDcAEDCBBBCCbDCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADEBDaEC DACdbeDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDEDAACCDDBAB DECAECED B  D   C    A B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBebBCdCaEAACBECBACa

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHANDDİKEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,473 321,590 110 133 133 217 1204

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 76 21 70,75 59 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AAB  CEEDeCD EcAeDDceEDCBBBCeADCCBAEBECa

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal AeEcD E aD CdEDDddDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDd   C DDBABcDECAdCEb B  D    D D A B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBaEB Cd EAACcECdAC 

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 5 2 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ŞAHİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,268 321,590 119 145 145 236 1309

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 71 11 68,25 57 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe beBC CEaDACDEEDADDDAAEDCBBBCCbDCCBAEBECa

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADEBDdECeDACBEDDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik   B     C    A   E A   D    D a        B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DB EBCbC EAA c  eA D

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,250 321,590 180 228 228 401 2324

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 46 27 39,25 33 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bBbdaCaceaDdCbEcAeDDEbCDBBCeBDCbdBBEbECc

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal eEdDBbBDDC  E aBDDAb     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik B  ED  bA BdC  AdD E  A  DD             

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen   d                 

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 5 1 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM IŞIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,815 321,590 56 68 68 95 626

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 4 4 3,00 30 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 29 8 27,00 68 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 89 24 83,00 69 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AabdECbBADDECDEDdADDEACDBBCCBDCbCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEbaBEcDaCC EBDBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDDBEeABbCDDAcDBECEACBbDB AaE CadBcA 

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen B bB BeacCBCAACdA eC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 6 2 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERKİN TUNA ÇETİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,988 321,590 55 66 66 92 612

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 88 19 83,25 69 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AABCBCbE ACa dDAcDDAAEDCBBBCCbDCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal AbceDBEdae CdEDDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDED  CCDDBABcDECAECaD BB Db      bAcB

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBBbBCCCBEAACBdCBACD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 1 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EROL TUĞRUL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 406,750 321,590 29 37 37 51 377

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 92 12 89,00 74 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AAaCBCEEDACaaEDADDDAAEDCBBBCCbDCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADE DBEeDD C b DBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDEDAACdDDBAB DECAECED BB DAbE     A  

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBBbBCCCBEAACc CaAe 

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERTAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,908 321,590 98 119 119 191 1089

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 3 24,25 61 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 77 16 73,00 61 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AABCBCEEDACDEEDADDDcbEDCBBa C           

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal cDEBDBEacc  d DDBdDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik cDBDEDA  CDDBABdDECA CED B  D b   CD  EB

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBBbBCbCBEAACBECeeCD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 2 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 6 2 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESAD KANPAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,953 321,590 142 176 176 299 1700

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 64 24 58,00 48 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACdCEBe aEC ccAADDcACcBBCCaDCbCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DaAD EeD dC bccBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik B CED  d  BddDDA cBEC A BDD         B   

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen   E  BdBE  CAAde Eab

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 4 1 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ZEYNEP ŞENER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,268 321,590 170 211 211 368 2105

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 3 0,25 3 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 2 4 1,00 14 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 54 31 46,25 39 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AAB BCEbDACacEbADDDcAE CBBBCddDCCBAEBbCc

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal AeE DBECDD bBEDDeCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik         C   dA  eEC     e          a dcB

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen aaeb be BadAeaECdAde

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 9 1 1 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL DENİZ AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,950 321,590 76 93 93 148 898

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 83 21 77,75 65 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABbaECEBADaaCDEDAADDEACDBBCeBDCbCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEAD E caCC EdeBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDDBa ABbCDDA  BECdA BDDBe       BEAD

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen a bcCBb ECBCAACcAEea

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 6 1 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ TAKAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,015 321,590 80 97 97 157 931

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 80 11 77,25 64 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AaACEeEBADaECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBbAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal           CAaeaBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BD EDDBEAAddCDDAADBECEA BDDBBAD    CB Ab

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen        BEC C A d  DC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 9 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BOZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 405,965 321,590 30 38 38 52 387

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 2 30,50 76 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 90 6 88,50 74 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AAB  C EDACD EDADDcbAEDCBB CC DCCBAEB CB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal eDEB BECDD   EDDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik   BDbDA CCDDBAB  ECAE  DCBBBDA    CDDA B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen  BBEBCbCBEAACBECeACD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 0 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 187,185 321,590 193 249 249 458 2846

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 6 12,50 31 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 20,52 20,24 16,54

Toplam: 120 19 14 15,50 13 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe    CBC   A     d a  dE de   CADCCB  aECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal  bd c E  D     D   A     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik   c      a  c  c   A   a                

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 9 1 2 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN SAKALLI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,305 321,590 166 207 207 362 2083

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 50 12 47,00 39 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe  BACEeE   bECDaDAADDEACbBBCCBDCbCBBEAECd

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DbAe E DD a EB BDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik B      E  ab       E  A  DD             

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen a   CB              

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE AYDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,253 321,590 97 118 118 190 1085

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 3 3 2,25 32 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 78 18 73,50 61 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe A AC CEdADDECDEDAcDDcACDBBCC DCcCBBEAEdB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DbAa bBeDdd EceBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDD E AcCCDDA DBECEA BDD    E CDCB A 

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDbBCB dECd Ac      

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HEJA NAZO ÇAKIL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,478 321,590 177 223 223 396 2299

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 46 24 40,00 33 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe Abde CEE  CaacDADDcAeEbaBBBCebDCCBAEBbda

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal AeEeD EeDDACe D BCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik  DB     CCD aA   E     D    D c         

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen         B     d eAd 

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM AKBAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 436,350 321,590 8 10 10 11 96

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 40 0 40,00 100 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 33 0 33,00 83 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 101 8 99,00 83 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DcAeBEBDedC a DBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDDBEAABCCDDA DBECEACBDDB ADE C CB   

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDEBCBCaECcCAAC  aDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ULUDÜZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,250 321,590 107 130 130 214 1192

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 76 20 71,00 59 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AABCBC dDeCD cDADDcAeEDCBBBCCbDCCBAEBEad

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal bDEBD EdDD Ced DBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BbBDED ACaDc AB DE A  ED B  D     C  A B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DaBbBC CBE ACcdCdACD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLDENİZ KOÇAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,270 321,590 36 44 44 60 467

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 91 17 86,75 72 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACEaEBADDbCDEDdADDEACDBBCdBDCbCBBEAECe

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DbeDBEBDabCA cDBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BaCEDDBE ABCCDDA  BECEA BDDBBAD   D BE  

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen B bBCeCBECcCAACBAdcC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ÖZGÜLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,518 321,590 62 76 76 111 734

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 85 16 81,00 68 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AAaCBCEEDAC EEDADDDAAcDCBBBCC DCCBAEBECd

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal bDE DBEC DbCdEeDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDdDA CdDDBAB DECAE dD BB D bEC C  A B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen  B bBCbCaEAA cdCBA  

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KOCAMAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,385 321,590 23 29 29 41 292

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 2 2 1,50 15 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 94 10 91,50 76 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bABCBCEEDAC EEDADDDAAEDCBBBCb DCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADE D ECDDeCcbeDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDEDA CCDDBAB DECAECdD BB DA    C  dcB

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen D BEBCCCBEAA BECdACD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL TÜRKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,010 321,590 47 55 55 73 518

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 91 22 85,50 71 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AABeBCEEDACaEEDADDDcAEDCBBdCecDCCBAEBEde

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal bDcBDabdcD CdEDDedDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDdD  CaDDBABADECAECEDCBBdDA  C CD AEB

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBBEBCCCBEAACBadBACD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 1 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM KIRÇAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 401,450 321,590 35 43 43 59 450

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 91 16 87,00 73 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bABCBCEbDeCDdEDADDDAAcbCBBBCebDCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADEBDBECDD CebeDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDdD ACCDDBAB DECAECED BB D a   C  A B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBBbBCaCBEAA BECdACD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM MERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,250 321,590 67 81 81 124 797

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 29 8 27,00 68 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 87 29 79,75 66 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AAdCBCEaDACaEEbADDDAeEDCBBBCe DCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADcBDebdcDcCdbeDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDEDAACdDDaABccECAECEDCBBdDcD a b DAEB

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBBbeCbCBEAACcdCdACD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 6 3 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM OCAKTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,163 321,590 113 136 136 223 1244

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 75 21 69,75 58 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AAaCBCEEDdCa dDADDDAdEDCBBBCC DCCBAEBEbd

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADEBD EdDD CdEcDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BbBDED dCCDD AB DE b  ED BBBD           

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DB bBbbC EAACcadeACe

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 9 7 1 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIYMET AK*Ş 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,340 321,590 136 166 166 277 1574

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 66 17 61,75 51 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACECEBADDdCDEDAADDEbCDBBCaBDCdCBBEbEdB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADBaeDaCCAEeeBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BD  DDB  A C DD  D E  d   D c D     B   

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen a b b e       C   DC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 4 2 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY GÖNENÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,703 321,590 182 230 230 406 2351

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 20,52 20,24 16,54

Toplam: 120 45 26 38,50 32 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACdeaa babCeEe eDDEACcBBeCBDCACBBb  CB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEcDeEdabdCbbBcBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BD  Dc     bCb A  BE    BDD   e     B   

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 3 1 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ÖZLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,503 321,590 171 215 215 381 2174

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 5 18,75 47 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 47 12 44,00 37 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AdACEC  e  E    dADbEACDBBCC DCc  BE    

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DE D b DD   E eBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik B CED Bd   dCDDA D      BDD   c     B   

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen           a   CaA   

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 1 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEYLA DEMİRKIRAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 418,105 321,590 19 24 24 33 248

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 97 17 92,75 77 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACECEBADaECDEDAADDEACbBBCeBDCbCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEAD E  DCCbEceBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCdDDBEAAdCCDDAADBECcAeBDDB ADE CcCB AD

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDEBCBdaECcCAACccEDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M BAHADIR SERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,260 321,590 25 31 31 45 333

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 23 6 21,50 72 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 30 8 28,00 70 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 96 22 90,50 75 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABbCaCEBADDECDcDAADDEACDBBCdBDCACBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADBEBccCCAbdDBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCdDDBEedBCCDbAcDBECEACBeDBB ab CDCBEAD

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDbBCBCaECBCAACcdaDd

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 2 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
M KAAN AKAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 383,515 321,590 61 75 75 108 714

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 86 19 81,25 68 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AABCBCEEDdC  EDADDDcAEDCBBBCeeDCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADEBDBECcceCBEaDBdDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDED ACeDDBABbDECAaCED BB DAb      b B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen aBBbBCaCBEAAbcE   CD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 1 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUTHAN DEMİRKAZIK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 412,328 321,590 24 30 30 44 318

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 95 17 90,75 76 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe cBACbCEBADDcCDEDAADDEACDaBCCBDCACBBEAECd

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADBbeDDCCAbeeBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCdDDBdAAdCCDDAADBECEA BDDB  b    CBE D

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDbBaBbBECBCAACBAEDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDVAN YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 222,118 321,590 190 242 242 440 2645

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 20,52 20,24 16,54

Toplam: 120 32 19 27,25 23 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe b BaBCEd  CabccADDDAbEbCBBaaebDCCBAE    

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal  D  eBbdeb     DBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik     d   C    A  DE A                    

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE ZEYNEP KAYAER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,128 321,590 151 187 187 326 1869

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 58 18 53,50 45 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACEeaBA  ECDEDAADDEA DBBaedDCbCBBEAECd

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal                BDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik B CEDDBE  a CDDA          DB Aa     B   

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen e bBbBdBECc eACebd C

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS BALI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 400,013 321,590 37 45 45 61 472

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 91 17 86,75 72 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AaeC CEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCbCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DcbDcEBcaCCbEdDBaDAb     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDDBd ABCCDDA DBECEA BDDBB  d  D B A 

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDbBCBdBECBCAAdB EDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA HINÇAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,478 321,590 43 51 51 68 493

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 92 25 85,75 71 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AABCBCEbDACaaEDdDDDA*dcbBecCebDCCBAEBECd

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal bDEeDBEdDDACcEDDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik  DBDEDAACbDDaABADECAECdDaBBBD DEC CDDAEB

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBBbBCCCBEbACcECeACD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 5 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA METE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,103 321,590 144 179 179 306 1740

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 0 5,00 71 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 62 20 57,00 48 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AcaCBCcEDACDEEDAcDbA E CBBBCbcDCCBeEBbC 

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal dDb D E  D   E DBCaA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDB d AA CeDBAB DEC ECE    d            

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen  a b  bCBE  CBEdBACe

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 2 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 3 1 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT RUHİ ÖNDER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 434,008 321,590 9 13 13 14 113

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 101 12 98,00 82 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AAaCBCEEDACDEcDADDDA EDCBBBCC cCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADEBDBECDD Cda DBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBB DADb DCDDA B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBcbBCaCBEbACcECdACD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİHRACE REİS 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,100 321,590 52 62 62 85 571

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 88 14 84,50 70 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AABbBCEdDAeDEEDADDDAAEDCBBeCCADCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADEBDBEC DAC EDDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBadDA CdDDBAB DECAECED B  c          B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBBbBCaCcE ACBaCeeCD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 6 1 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED OKUMUŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,460 321,590 94 114 114 184 1064

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 6 16,50 41 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 9 1 8,75 88 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 78 19 73,25 61 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AabC     DDcCD D         BbC DCbdBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEbDcE c  CAbeaBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BeCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADdDCDCBEAD

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen aDbBCB  ECcC AdeAE C

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 1 1 17
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 4 2 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 9 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 1 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÖZELER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,795 321,590 146 181 181 312 1769

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 20,52 20,24 16,54

Toplam: 120 60 14 56,50 47 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABbCECEBADecCDEaAAD EACDBB CeDC CBBEAEdB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal Dc b EBD CC   aBD AC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDDBd  BdCDDAcDBEdaA BDD             

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 1 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 2 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA BÖRKLÜ 101   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 424,475 321,590 16 21 21 26 188

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 98 13 94,75 79 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AaACdCEBADDECDEDAADbE CDBBCCB CeCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADBEBDDdCbb eBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCdDDBEAABCCDDAADBECEAbBDDBBAaE C CB  D

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDEBCB BECBCAcdB EDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 9 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUZAFFER GÜRSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 398,260 321,590 44 52 52 69 496

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 89 12 86,00 72 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AABCBCEbDAC  EDAcDDAAEDCBBBCCbDCCBAEBEa 

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADcBDaECD ACcEDDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDEDA CCDDBAB DECAECcb B B c          

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBBEBCdCBEAcCBECBACD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 6 1 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜREK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,130 321,590 87 104 104 168 997

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 0 12,00 60 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 79 15 75,25 63 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe da CEaE AbD eDED cDDEAaDBBCedDC CBB AE e

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEAD E D  C E DB  AC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDDBE AcbCDDAADBECEACBDD BAbE  D B A 

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen eDEBCB aECBCAA B E C

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 3 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 9 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AKYOL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,630 321,590 133 160 160 265 1501

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 4 23,00 58 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 66 12 63,00 53 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe  BACE E ADD    D c DE  bBBCCBDCbCBBEbE B

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEcD      C EdaBD AC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCdD BEAABCCDDA DB CEA BDD         B   

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen  DbBCB aECB cAd   DC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 1 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR HASDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,983 321,590 69 85 85 131 836

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 82 12 79,00 66 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AAaCBCaEDAC cEDADDDAAEDCBBBCCbDCCBeEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADEeDBECaD edEDDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBD D   CDDaAB  E   CED             A B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBBEBCbCBEAACcECB CD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TARLAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,085 321,590 106 128 128 206 1160

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 75 13 71,75 60 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bABC CEd A D EDADDDAAEDCBBBCebDCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal eDEBD E  a Cd DDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BbBDED  CCDDBABADE A  ED    D           

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen  eBEB dCBEAAC aCaACe

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,763 321,590 38 46 46 62 474

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 29 0 29,00 73 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 89 10 86,50 72 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe c ACECEBADD CDEDAADDEACDBBCCBDCbCBBbeECd

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal Dd    B   CAbBeBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDD  AABCCDDAADBECEACBDDB  D  C  B   

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen B bBCBdBECBCAACBAEDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BOLACA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,968 321,590 70 86 86 132 837

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 3 4 2,00 29 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 84 20 79,00 66 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe b ACdCEBADDEbDEcAcDDEACDBBCeBDCbCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADBEBDDCC EdeBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDDBd ABCCDDA DBECEA BDD  ba    CB   

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDbBCBbaECcCbe BAa e

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 206,450 321,590 192 246 246 450 2747

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 10 10,50 26 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 11,92 11,71 10,89

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 3 0 3,00 43 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 26 17 21,75 18 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe cBACcCE e DbCcEbAcDcEd       DC d       

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal ece  EBDDC     eDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Fen a  da  BEC        D 

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 2 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR SARIER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,163 321,590 124 150 150 249 1396

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 2 2 1,50 21 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 72 23 66,25 55 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe eeACECEBAcDdCDEDAADDEACDBBCCBDCbCBBEAEec

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADebBDcCCAbdDBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BD E D d  BCCDDA DBE  A BDD       a B   

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen aDbebadBd B b d  EDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,530 321,590 66 80 80 123 792

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 21 6 19,50 49 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 84 16 80,00 67 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACECdBADaECDEDAADDEACDBBCeBDCACBBbAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEAD E D C cEBeBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCdbD aeABCCDDAA BECEA BDD c e     B   

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen eDbBbB BECcCAAC AE C

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 9 6 1 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURAY TİMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,298 321,590 68 82 82 126 818

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 83 14 79,50 66 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bAdCBCEEDACD ED DDDAAEaCBBBCC DCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADb DBE eD CBbDDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik cDBecD c CDDBAB DECA CdDCBB D        A B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DB bBCCCBEAA Bdd ACD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 0 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 6 1 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURSENA TALAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,123 321,590 63 77 77 112 742

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 87 25 80,75 67 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bBbCdCEBADDECDEDAcDDEACDBBCCBbCbCBBEAEdB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEbDBEBeDCC  ccBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCdDDBE AaCCDDAADBECbAaBDaBBAa  C CBEAD

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDE CBdBEbcC AddAbad

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 1 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ALTINDAĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,105 321,590 143 177 177 302 1719

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 62 17 57,75 48 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AbBeBbcEbA D EDADDDcAdDCBBBCCcDCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADa DcECac  c DDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik  DB  D  CC  BAB DE  c    B  D a         

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen  B b  CC E A c CBAC 

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 1 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,073 321,590 46 54 54 72 516

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 91 22 85,50 71 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bdBCBaEEaACDbbDADDDAAEDCBBBCdbDCCBAEBECd

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal bDEeD EdacACBEDDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDdDdACdDDBAB DECAECdDCBB D  EC CD AEB

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBBbBCbCBEAACcECdACD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SARP AYANOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,315 321,590 93 113 113 183 1059

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 80 24 74,00 62 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AaACdCaBADeECDEDAADbEdCDBBCCeDCbCBBEbEdB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DcADBE aDCCdEcaBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik B CEDDBd ABCCDDA DBECEA BDDB  a     B   

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen eDbBeBaBECc AAddAEDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONUR KALA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,810 321,590 160 199 199 349 2032

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 53 18 48,50 40 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bABC Caa   D EDAcDcA   CBBBbd DCCBAEBECa

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ded D E DD      eCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDED  CdDDBAB  E AECED B  D           

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DaBb aa    A c      

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ TUĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 230,310 321,590 189 241 241 437 2590

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 28,94 28,21 26,32

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 33 11 30,25 25 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe dBACdCE       cDAADDEACDBBCeBDCbCBBbAE  

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Matematik B  cD c   B    A   E     DD             

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen B b            de   

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 3 1 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR T ÜRKÖLMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,608 321,590 121 147 147 240 1330

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 18 0 18,00 45 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 72 18 67,50 56 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACECE  DDECDEbAADDEACceBCeBDCbdBBEAE a

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DabD EBDDeC bBeBbDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BD EDDB    CCDDAA BEC A         D D     

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDbBCBCB Cc AbCd dDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 5 0 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN ÇELEBİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,603 321,590 175 220 220 390 2267

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 47 23 41,25 34 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACdCcBdbD CDEDdeDbEe bBBCC DCbCeBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DcAD EBc d AEd BDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik B   De b  aC DDe   E     Dc             

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen   b b   E         Da

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 5 3 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 1 3 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA KARAKOÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,885 321,590 161 200 200 352 2038

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 2 16,50 41 28,94 28,21 26,32

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 49 4 48,00 40 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AAa BCEE AdD  DADDDAAED                 

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Matematik BDBDEDAeCCDDBABADECAECEDCBBBDAD         

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen  e E C              

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 2 0 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 9 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
Ekosistem Ekolojisi 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
REBER ÇAKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,458 321,590 96 117 117 189 1082

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 24 0 24,00 80 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 26 0 26,00 65 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 78 17 73,75 61 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AeBCBCEbDACaaEDADDDAAEDCBBBCCADCdBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal AeE D EdbD  eEDDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBD DAA CDDBAB DECAECED BB D     C    B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen e  b a CdE ACc  eddD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZERİN TURHAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,588 321,590 109 132 132 216 1203

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 78 29 70,75 59 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AABC C dDAeDaEDADDDAAEDeBaeCabDCCBAEBbCB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal bDEeD Ea aAdBbeDBCcA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDED ACdDDBABADECAECdD BB D a e C   EB

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen aBBbBbbCaEAcCBaaBACD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFİYE SULTAN BAYRAM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,018 321,590 75 92 92 147 897

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 81 13 77,75 65 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AaAaECEBADcECDbDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECd

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADBEBDedCAEdDBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik B CEDDBE   d DDA               E      AD

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDbBCBCBECcCAACdAEeC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 10 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH İNCİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,218 321,590 64 78 78 115 760

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 23 7 21,25 71 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 5 2 4,50 45 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 28 9 25,75 64 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 86 22 80,50 67 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACECEBA   CDcDAADDEACDBBCCBDCeCBBEAECd

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEAbBEd adC  BeBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BbCEbDBdAABdCDDAcDBECEACBbDBBb   CDbBEAe

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDbc BbBECcCAcCBA  C

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Sayı Problemleri 9 7 2 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET UĞUR    P 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 416,778 321,590 21 26 26 36 262

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 28 0 28,00 93 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 32 0 32,00 80 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 95 11 92,25 77 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACECEBADDaCDEDAcDDEACDBBCeBDCbCBBEAECd

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DbAD E DDCCAb eBDD C     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDDBE ABCCDDAADBECEACBDDBB       BEAD

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDbBCB aECBCAA BAEeC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 9 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP ERAY ÖZGEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,328 321,590 73 90 90 143 873

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 84 25 77,75 65 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACEedBdDacCDEDAcDbEdaDBBCdBDCbCBBEAEdd

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADeEceDdC EeaBDDAd     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDD EeABCCDDAADBECcACBDDB  DE  DC    

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDEBCBb ECcCAAdBAEDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 6 4 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 7 0 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,468 321,590 105 126 126 202 1144

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 76 15 72,25 60 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACEaE ADDECDED eDDdACbBBCCBDCdCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEbDBEeDD C b  BDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik B  ED B   BCCDDA cBEC A BDDB      Dbc   

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen B b CaC ECc AAdBA DC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 5 1 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİH DOĞANAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,838 321,590 137 168 168 280 1597

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 20 7 18,25 61 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 5 5 3,75 38 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 25 12 22,00 55 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 2 5 0,75 11 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 71 40 61,00 51 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bABCBCEEDbCecE AaD AAEDCeBB e DCCBAEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal bDadbB baDedBdDDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik B BDdD eCd DBABdDECAEbEDdBBdDADbCeCbbAbB

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen  eBEBCadcEebeBcaeeaD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 9 7 2 78
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Üçgende Alan 2 0 2 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 1 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ATEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,415 321,590 40 48 48 64 480

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 91 18 86,50 72 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AABCBCEEDACaEEDADDDcbEDCBBBCbbDCCBAEBbCB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal  DEeD ECDc C EDDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDEDAeCCDDcABADECAECED B  DAbEC  D AEB

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBBbBCbCBEdACcdddAC 

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 3 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BAL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,673 321,590 178 225 225 398 2310

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 11 9,25 23 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 45 23 39,25 33 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe c  CbC  ADabCDbD cD  d   BCeeDd Ce      

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal eEAD EaeD      dDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik B  E   d  BbCDDA   EC   B D        CB A 

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen eDbBCcCB CB ecCa  DC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcükte Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 2 1 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 3 5 30
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 9 2 0 22
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERCAN İÇKE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 251,323 321,590 184 233 233 409 2388

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 43 24 37,00 31 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe eABe Ca   CabcbADDDcAEbCBcBCebDCCBAEBEaB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal  ec DBECeD CBbaDBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik  Dd                      B  D           

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen DBBaBeb    A c     b

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 1 0 11
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT KEVSER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,958 321,590 57 69 69 97 641

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 86 14 82,50 69 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABACECb ADDdCDEe cDDEAeDBBCCBDCbCBBEAEaB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEAD EBcDCCAEBeBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCE DBEA BCCDDA  BdCc  BD     E    BEA 

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDEBCBCBECBCbAd dEDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 9 4 0 44
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 1 0 50
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL AYDINER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 376,465 321,590 71 87 87 133 841

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 13 2 12,50 63 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 82 12 79,00 66 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe AABCBCEEDAC EEDADDDAAEDCBBBCe DCCBAEBECc

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADE   E  DACdE DBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBed   CCDbBAB DEbAECEb B  D     eD AEc

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen  BBEBC CBEbACc   ACD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 5 1 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZİN ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,945 321,590 101 122 122 194 1105

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 2 4 1,00 10 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 23 10 20,50 51 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 80 28 73,00 61 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe cBbCdCEBADDECDEDecDD ACDBBCeBDC CBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEAc E DDd cEceBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCdDDBdbAdCCDDA DBECEe BDDB db  Ca Bdb 

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen aDbBCBbaECBCAAeeAdDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 6 1 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 1 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DURSUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,405 321,590 173 218 218 385 2220

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 47 16 43,00 36 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe eBACEed AeaEeDEDAeDDEACDBBCeBDCACeBEAECa

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEbD EBbDdC  dDBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik     D          A   E    cDD             

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen     b               

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YI L*Z 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 425,123 321,590 15 20 20 25 181

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 5 4 4,00 40 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 99 16 95,00 79 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe ABbCECEBADeECDEDAADDEACDcdCCBDCbCBBEAECB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADeEBDDCCAE DeDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCEDDBdAABCCDDAADBECEAdBDDB  bac DCBEdD

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen BDbBCBCBECBCdA dAEDC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 0 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 2 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENUR SÖNMEZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,368 321,590 45 53 53 71 512

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 4 1 3,75 38 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 89 13 85,75 71 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bABCBC EDACaaEDADDDAAEDCBBBCe DCCBeEBECB

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal  DE b E DDAC  DDBdDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDdDAACCDDBeBADECAECED BBBD b C   DA B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen aB bBC CBEAACcECB CD

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 1 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 8 1 89
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 3 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 1 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE ÜLKÜSEVEN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,448 321,590 162 202 202 354 2046

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 0 0 0,00 0 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 51 12 48,00 40 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe bABC CEae Cb EDADDD A cCBc C bDCCB     B

Cevap Anahtarı B AABCBCEEDACDEEDADDDAAEDCBBBCCADCCBAEBECB

TYT Sosyal ADE DeECDD     DBCDA     

Cevap Anahtarı B ADEBDBECDDACBEDDBCDABACAA

TYT Matematik BDBDd   CCDDBAB b  A   D BB D a        B

Cevap Anahtarı B BDBDEDAACCDDBABADECAECEDCBBBDADECDCDDAEB

TYT Fen   e                 

Cevap Anahtarı B DBBEBCCCBEAACBECBACD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 7 1 70
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 5 1 56
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 0 0 0
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 0 0 0
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
T* IK ALTUN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 372,318 321,590 79 96 96 152 909

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 81 14 77,50 65 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe caAaECEBADDECDEDAADDEACDBBCeBDCbCBBEAEde

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADBEBDDCCAEcDBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik B  EDD   AdbCDDA DBECaA BDD        CB A 

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen  DbB B BEacC    A DC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 8 2 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Sayı Problemleri 9 6 0 67
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 1 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ TYT 4. KURUMSAL DENEME SINAVI

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TİMUR DÜNDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,770 321,590 116 141 141 229 1267

Katılımlar: 193 249 249 460 2976

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,94 28,21 26,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,09 3,08 2,80

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,65 2,57 2,40

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 1,73 1,42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,39 4,33 4,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,92 11,71 10,89

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 17,97 17,69 14,46

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,55 2,55 2,08

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 20,52 20,24 16,54

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,93 2,83 2,37

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,70 3,53 2,96

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,25 2,12 1,70

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 8,88 8,48 7,04

Toplam: 120 74 18 69,50 58 70,27 68,64 60,79

TYT Türkçe cBACECE ADDECDEcAADDEACDBBCCBDCbCBBEAEdB

Cevap Anahtarı A ABACECEBADDECDEDAADDEACDBBCCBDCACBBEAECB

TYT Sosyal DEADBEBDDCCAcBDBDDAC     

Cevap Anahtarı A DEADBEBDDCCAEBDBDDACABACA

TYT Matematik BDCd DBa   d D A   ECE                  

Cevap Anahtarı A BDCEDDBEAABCCDDAADBECEACBDDBBADEDCDCBEAD

TYT Fen aDbebBeBECdCAAdeAbeC

Cevap Anahtarı A BDEBCBCBECBCAACBAEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcükte Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Çekim Ekleri ve Türleri 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 10 9 1 90
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
II.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye ve Dünya 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki doğal bitki topluluklarının dağılışını yetişme şartları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam dininin sosyal adaletle ilgili ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Sayı Problemleri 9 3 0 33
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 2 0 67
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgende Alan 2 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0
Piramitler 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Katı ve sıvılarda genleşme ve büzülme olaylarının günlük hayattaki etkilerini yorumlar. 1 1 0 100
Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Elektrik enerjisi ve elektriksel güç kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları 1 1 0 100
Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Bakterileri tanır ve genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücre zarından madde geçişlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
