
SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDURRAHİM KÖZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 471,845 304,100 1 4 9 11 234

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,25 12,26 4,87

Fen 20 20 0 20,00 100 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 84 6 82,00 91 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CaDCAACDDBACADBACDdD

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDCCDCBAAD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) aAAD*DBCDA

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) ABCDBADBBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT) ACBCDDBDaBABACCA*BDA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) ABBADDCBCCBBADBDCABA

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ALP 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 414,912 304,100 22 32 43 61 1103

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 0 18,00 90 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 4 5 2,33 23 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 12 4 10,67 53 12,25 12,26 4,87

Fen 20 17 3 16,00 80 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 68 14 63,33 70 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACDCBD AACADDBACDC B

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) dDCdAA BDC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDABDBCAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) aCcAdBaCc 

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT) DdDAC CD AC BAcDA da

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) BADDCAcADBCCBBABABab

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 1 1 33
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALYA KUĞU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 462,555 304,100 5 10 16 20 347

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,25 12,26 4,87

Fen 20 18 2 17,33 87 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 82 8 79,33 88 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CaDCAACDDBACADBcCcCD

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDCCDCBAAD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) CAADBDBCDc

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) ABCDBcDBBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT) ACBCDDBDaBABACCABBDA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) AdBADDCBCCBBADBDCAdA

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLIHAN ÇAKIROĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 331,470 304,100 42 56 78 150 2869

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 11 5 9,33 47 12,25 12,26 4,87

Fen 20 7 8 4,33 22 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 53 27 44,00 49 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CaaaAACDcBAdADBcCcC 

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDaCDCdbdD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) CAAaBDBCDA

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) ABCaBdDBBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT)  C CDbdDCBABAd d BbA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN)  Bcd DCBbbdaA aaCA  

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 0 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 2 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN  PEHLİVANOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 392,751 304,100 31 42 57 79 1488

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 11 2 10,33 52 12,25 12,26 4,87

Fen 20 15 4 13,67 68 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 67 13 62,67 70 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) cCDCBDCAAdADbBcdDC B

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) CDCd ADBaC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDABDBCAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) BCDABBBCDA

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT) DBDA B   dC B BDACd 

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) BbDDbAdAD CCBBABABaC

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE PELİN COŞKUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 468,607 304,100 3 6 11 13 270

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,25 12,26 4,87

Fen 20 19 1 18,67 93 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 82 8 79,33 88 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACDCBDCAACADDBAdaCDB

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) dDCBAADBDd

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDABDcCAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) BCDABBaCDA

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT) DBDACBCDBACCBABDACdB

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) BADDCABAaBCCBBABABDC

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA BÖREK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 334,761 304,100 41 55 77 147 2785

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 5 5 3,33 33 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 10 10 6,67 33 12,25 12,26 4,87

Fen 20 13 7 10,67 53 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 52 35 40,33 45 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACaCBc bACAaDBACcC B

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) bcdBbAcBcC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) bDddDBbcAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) aCDABcBCD 

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT) cdDAaBdDcdCCBcBbACda

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) dAaDCABdDBCCBaABcBab

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE FARSAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 456,545 304,100 11 17 24 29 432

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,25 12,26 4,87

Fen 20 20 0 20,00 100 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 80 10 76,67 85 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CBDCAACDDBAbcDBACcCa

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDCCDCBbAD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) aAAaBDBCDA

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) ABdDBADBBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT) ACBCDDBDbBABACbABBDA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) ABBADDCBCCBBADBDCABA

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN TURNA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 427,724 304,100 20 29 40 54 900

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,25 12,26 4,87

Fen 20 15 5 13,33 67 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 74 16 68,67 76 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CaDCdACDDBACADBcCDCD

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDCbbCdAAD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) aAADBDBCDA

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) ABCDBADdBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT) ACBCDcBDCaABACCdBBDA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) ABdADDadCCBBADBDCAdd

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARACASU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 392,815 304,100 30 41 56 78 1486

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 11 6 9,00 45 12,25 12,26 4,87

Fen 20 18 2 17,33 87 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 70 17 64,33 71 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CaDaAACDDaACcDBcdcCb

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDCCDCBAAD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) CAADBDBCDA

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) ABCDBcDBBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT) AC aa BD BAaACddcBDA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) ABBADDddCCBBADBDCABA

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DEĞER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 453,113 304,100 12 18 25 30 487

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,25 12,26 4,87

Fen 20 19 0 19,00 95 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 79 9 76,00 84 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACDCaDCAACADDBcaDCDB

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) CDCBAADBDC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDAaDBCAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) dCDAB BCDc

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT) DcDACBdDBACCBABDACAa

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) BADDCABADBCCBBABABD 

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 0 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR KATIKSIZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 460,843 304,100 9 15 21 25 378

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,25 12,26 4,87

Fen 20 18 2 17,33 87 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 83 7 80,67 90 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) AdDCBDaAAdADDBACDCDB

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) CDCBAADBDC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDABDBCAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) BCDABBBCDA

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT) cBDACBCDBACCBABDACAa

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) dADDbABADBCCBBABABDC

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN DEMİRALP 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 402,308 304,100 26 37 50 71 1332

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 13 6 11,00 55 12,25 12,26 4,87

Fen 20 16 4 14,67 73 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 68 19 61,67 69 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CBDCAACDD ACADBcaD D

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BcCCDCBAAD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) CbAaBaBCDc

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) AdCDaADBBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT) ACBdDcaDaBAaAC AaBDA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) ABBADDCBCCaBADBDCccb

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLŞAT SEKER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 407,647 304,100 24 35 47 65 1227

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 2 11,33 57 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 5 0 5,00 50 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 9 0 9,00 90 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 15 2 14,33 72 12,25 12,26 4,87

Fen 20 16 2 15,33 77 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 66 6 64,00 71 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CBb AACaD ACADB  D  

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDC DCBAAD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN)  AADBD    

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) ABCD ADBBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT) A B DDdDCBABACCA BaA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) A BA DdBCCaBADBDCABA

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 0 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 0 67
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 0 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ÖZÇELİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 319,137 304,100 44 59 82 171 3214

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 4 3 3,00 30 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 5 4 3,67 37 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 8 5 6,33 32 12,25 12,26 4,87

Fen 20 9 6 7,00 35 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 47 24 39,00 43 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CaDaAACaDaA ADBddD  

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) d CdcC  AD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) CAADBDBCDA

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) AcdDa DdBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT)   B D BD Bb dd daBDA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) dBccbD  CCaB D aCAB 

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 4 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DURLAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 461,182 304,100 8 14 20 24 371

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,25 12,26 4,87

Fen 20 19 1 18,67 93 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 82 8 79,33 88 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CaDbAACDDBACbDBACDCD

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDCCDCBAAD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) CAADBaBCDc

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) ABCDBADBBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT) ACBCDcBDCBABACCdBBDA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) ABBADDCBCCBBADBDCABb

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZTÜRK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 469,466 304,100 2 5 10 12 259

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,25 12,26 4,87

Fen 20 19 1 18,67 93 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 84 6 82,00 91 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CBDCdACDDBACADBdCDCD

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDCCDCBAAD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) CAADBDBCDA

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) AcCDBADBBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT) ACBCDDBDCBAaACCAaBDA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) AdBADDCBCCBBADBDCABA

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR AKBAL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 387,868 304,100 34 46 61 85 1578

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 11 7 8,67 43 12,25 12,26 4,87

Fen 20 16 4 14,67 73 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 67 21 60,00 67 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACDCaDCAACADDBcdaCaB

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) bbCBAADBDC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDAdDBdAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) dCDABBBCDA

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT) bdDACB DBdaCBABDc da

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) dADDaABAcBCCdBABABDC

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖZÇELİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 275,174 304,100 45 61 86 222 4688

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 14,19 14,16 8,41

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 4 3 3,00 30 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 6 7 3,67 18 12,25 12,26 4,87

Fen 20 6 7 3,67 18 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 33 29 23,33 26 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) cCDbaDCAdCcDDdACca B

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (DİN) CDdBaBdcAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) aaDdBB C  

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT) bBD b C  daaa BbA A 

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) cA Dbcd   CCB Acb  b

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 3 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL TÜRK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 446,989 304,100 15 23 30 38 596

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 17 2 16,33 82 12,25 12,26 4,87

Fen 20 17 3 16,00 80 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 79 9 76,00 84 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACDCaDCAACADDdAaDCDB

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) CbCB ADBDC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDABDBCAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) BCDABBBCDA

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT) DBDACdCDaACCBABDA AB

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) BADDbAdADaCCBBABABDC

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN EROL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 435,027 304,100 18 26 33 43 783

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,25 12,26 4,87

Fen 20 17 3 16,00 80 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 73 17 67,33 75 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CBDCAACDDBAaADBACDaD

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDCbDaBAAc

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) dAADBcBCDA

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) AcCDBdccBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT) ACBCacBDCBABACCAcBDA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) ABBADDaaCCBBADBbCABA

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN YKT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 439,845 304,100 16 24 31 40 697

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 16 4 14,67 73 12,25 12,26 4,87

Fen 20 20 0 20,00 100 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 76 14 71,33 79 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CaDbAdCDDBACADBACcCD

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDCaDCdAAD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) aAADBcBCDA

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) ABCDcADcBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT) ACBCDDBDbBABAdCdaBDA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) ABBADDCBCCBBADBDCABA

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HEVAL BERFİN YILMAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 397,973 304,100 29 40 54 75 1401

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 15 3 14,00 70 12,25 12,26 4,87

Fen 20 14 6 12,00 60 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 67 21 60,00 67 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) bCaCBcCAACADDBcCcCDB

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) dbCBbAbBDC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDAaDBCAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) cCDABBBCDc

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT)  BDACBCDcbC BABDACAa

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) cAbDaABcaBCCBBABABDb

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMA DEDELER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 353,678 304,100 39 53 72 123 2287

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 1 0 1,00 10 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 0 3 -1,00 -10 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 10 3 9,00 45 12,25 12,26 4,87

Fen 20 14 3 13,00 65 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 47 15 42,00 47 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CaDCAAbaDBdCADB aDCD

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) B         

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) bAADB BCDA

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) b b      b

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT)  C CD BD B  cC dBBbA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) A cA D dCCBBADBDCABb

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 0 3 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 3 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN KAAN ŞENCAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 461,472 304,100 7 13 19 23 367

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,25 12,26 4,87

Fen 20 18 2 17,33 87 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 82 8 79,33 88 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACDCBDCAACbDDBACDdDB

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) CDCBAADBDC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDcdDBCAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) BCDABBBCDA

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT) DBDACBCDBACaBABDACdB

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) BADDCABADabCBBABABDC

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAZIM ÇINAR ŞAHİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 447,610 304,100 14 22 29 37 584

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 16 3 15,00 75 12,25 12,26 4,87

Fen 20 18 2 17,33 87 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 80 9 77,00 86 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CaDCAACDDBACADBbaDCD

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDCCDCBAAD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) CAADBDBCDc

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) ABCDBADBBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT) ACBCaDBD BAcACdABBDA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) ABBADDbaCCBBADBDCABA

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ATEŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 466,370 304,100 4 7 13 16 293

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,25 12,26 4,87

Fen 20 19 1 18,67 93 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 82 7 79,67 89 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACDCBDCAACADD cCDCDB

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) CDCBAADBDC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDABDBaAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) dCDAcBBCDA

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT) cBDACBCDaACCBABDACAB

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) cADDCABADBCCBBABABDC

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ÇINAR ASEFOĞLU 10  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 390,174 304,100 33 44 59 83 1540

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 14 6 12,00 60 12,25 12,26 4,87

Fen 20 13 7 10,67 53 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 68 22 60,67 67 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CBbaAACDDBACADBcCcbD

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDCdDCBbAD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) CAADaDBCDA

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) ABCDBcDBBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT) ACBCcaaDCBABACdddBDA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) ABBAbDCBddBBAbaDaAdA

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 1 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA ARSLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 348,580 304,100 40 54 73 127 2405

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 4 5 2,33 23 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 7 6 5,00 25 12,25 12,26 4,87

Fen 20 14 5 12,33 62 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 55 24 47,00 52 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CaDCAACDaBACADBAacb 

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDCCDCB Ac

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) bAADBDBCDd

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) dBdbB adBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT)  d C  dD Bc AC daBcA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) ABdADD cCCBBcDBaCAdA

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 0 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TANSUYU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 461,543 304,100 6 12 18 22 365

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,25 12,26 4,87

Fen 20 18 2 17,33 87 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 83 7 80,67 90 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CabCAACDDBACADBAaaCD

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDCCDCBAAD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) CAADBDBCDA

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) ABCDBADBBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT) ACBCDDBDCBABAdCABBDA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) ABBADcCBCCBBAaBDCABA

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZSOY ASMİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 399,601 304,100 28 39 53 74 1375

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 6 3 5,00 50 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 9 10 5,67 28 12,25 12,26 4,87

Fen 20 19 1 18,67 93 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 69 19 62,67 70 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACDCBDCAACAaDBcCcCDB

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) CDCdAADBDC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDABDBdAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) cCDcBBBCa 

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT) bBDcCcbcadCCBAa ACda

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) BADDCABADBCCBBABABbC

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ASAF GÖZTAŞI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 379,246 304,100 35 47 63 90 1749

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 13 7 10,67 53 12,25 12,26 4,87

Fen 20 11 9 8,00 40 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 66 24 58,00 64 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CBDCAACDbaACADBACbCc

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDCCDCBAAD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) dAADBDBCDc

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) ABCDaADdBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT) ACadDbBDCBAcAdCdaBDA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) bBdADDaBCCdBbDBbCbdd

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 2 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜNDOĞDU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 392,202 304,100 32 43 58 81 1501

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 11 5 9,33 47 12,25 12,26 4,87

Fen 20 17 3 16,00 80 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 65 19 58,67 65 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CaDCAACDDBACADBddaC 

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDdC CdbAD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) CAADBDBCDA

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) ABCDdcacBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT)  Cd acdDCBABAC d BDA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) ABBAbDCaCCBBADBDCABb

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER YUNA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 403,386 304,100 25 36 49 69 1311

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 1 16,67 83 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 9 0 9,00 90 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 12 4 10,67 53 12,25 12,26 4,87

Fen 20 14 6 12,00 60 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 69 14 64,33 71 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACDCBDaAACADDBAC  DB

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) CDCcbADBDC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDABaBCAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) BCDABBBCD 

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT)  cDAC bD ACCBABaA dB

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) dAbDbABADaCCBBABABbb

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 0 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 2 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR YILDIRIM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 425,681 304,100 21 30 41 57 940

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,25 12,26 4,87

Fen 20 18 2 17,33 87 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 73 16 67,67 75 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACDdacCcACADDBAaDC B

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) bDCBAAcBDC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDcBaBdAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) BCDABBaCDA

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT) DBDACdCDBACCcABbACAB

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) BADDbABAcBCCBBABABDC

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA KOLAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 459,119 304,100 10 16 22 26 397

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,25 12,26 4,87

Fen 20 18 2 17,33 87 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 82 8 79,33 88 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACDCaDCAACADcBcaDCDB

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) CDCBAADBDC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDcBDBCAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) BCDABBBCDA

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT) DBDACBCDdACCBABDACAB

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) BADDaABADaCCBBABABDC

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİDAL HASDEMİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 371,803 304,100 37 49 66 101 1889

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 2 15,33 77 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 3 3 2,00 20 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 12 4 10,67 53 12,25 12,26 4,87

Fen 20 11 7 8,67 43 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 58 20 51,33 57 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACDCaDCAACADDB C bDB

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) bDCBAAcBDC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDcBDBCAAa

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) dCDA  ab  

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT) ccD CBdDBAC BABDA d 

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) dA D ABADaCCBcdabBDb

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 3 30

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 0 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP SÖKER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 360,834 304,100 38 50 69 115 2123

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 4 11,67 58 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 10 7 7,67 38 12,25 12,26 4,87

Fen 20 14 6 12,00 60 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 59 23 51,33 57 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) aBca dCDD ACADB CDCD

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDC cCdbAD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) CAADBDBCDb

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) AcCDB DaBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT)  CBC  aDCBABcdbdaBaA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) AdBAbDbdCCBcADBDbABA

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 0 67
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 2 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 0 2 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİTKONURALP 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 402,114 304,100 27 38 51 72 1335

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 14 5 12,33 62 12,25 12,26 4,87

Fen 20 18 2 17,33 87 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 69 20 62,33 69 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACDCaDaAAdADcaAabCDB

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) bDCBAADBDC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDAcaBdAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) BCDABcBCDc

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT) cBDACBaDaACaBABDA dB

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) BADDaABADdCCBBABABDC

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YÜSRANUR GÜNDOĞDU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 256,797 304,100 46 62 89 243 5398

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 11 3,33 17 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 6 3 5,00 50 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 6 8 3,33 17 12,25 12,26 4,87

Fen 20 8 9 5,00 25 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 32 42 18,00 20 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) dCaaacCddaAa Bd DCaB

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) dD BbdcBDa

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDA DcbbAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG)  dcd Bcbc 

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT)  dc C  cBAdCdA bAad 

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) cA bCAd caC BdAcABbb

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 0 2 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 0 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 2 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 0 3 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 6 10

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 0 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF AL* AD 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 330,807 304,100 43 57 79 153 2898

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 6 10 2,67 13 12,25 12,26 4,87

Fen 20 11 9 8,00 40 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 56 28 46,67 52 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CaDCAACaDBACAbBdCbC 

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDCbDCBAAD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) dAADBDBCDc

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) ABCDB aBBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT)    CDDcDaccaAd ccBbd

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) ABaADDbBCCdBcbBabbcA

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF GERÇEK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 451,515 304,100 13 20 27 34 513

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 14 5 12,33 62 12,25 12,26 4,87

Fen 20 19 1 18,67 93 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 81 8 78,33 87 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CBDbAACDDBACADBACDCD

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDCbDCBAAD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) CAADBDBCDA

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) ABCDBADBBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT) ACcaDbBDdBABACCbB DA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) ABdADDCBCCBBADBDCABA

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KABUCU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 430,778 304,100 19 28 38 52 846

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 1 15,67 78 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 15 3 14,00 70 12,25 12,26 4,87

Fen 20 16 1 15,67 78 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 74 8 71,33 79 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CBDCAACDDBACADBA c  

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDCaDCBAAD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) dAADBDBCDA

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) ABCDBcDBBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT) Ad CDDBD BABdCCAdBDA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) A BA DC CCBBADBbCABA

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 0 0 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BEREN ÖZDİNÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 375,255 304,100 36 48 65 97 1825

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 8 7 5,67 28 12,25 12,26 4,87

Fen 20 13 7 10,67 53 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 63 19 56,67 63 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACDCBcCAACADDB CDCDB

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS)  DCBAbDBDC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDcBDBdAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) BCDAB aCDA

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT)  dDbCB a AC cdBDA da

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) dADDaAdAcdCCBBAcABaC

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 1 1 33
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ECE BATTAL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 435,916 304,100 17 25 32 42 764

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 12 5 10,33 52 12,25 12,26 4,87

Fen 20 20 0 20,00 100 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 77 8 74,33 83 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACDCaDCAACADDB CcCDB

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) CDCBAADBDC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDd DBCAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) BCDABBBCDA

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT)  dDACB DadCCBABDA dd

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) BADDCABADBCCBBABABDC

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 0 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP İREM MEMİŞOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 413,705 304,100 23 33 44 62 1124

Katılımlar: 46 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,19 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,41 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,16 7,02 2,79

Matematik 20 14 6 12,00 60 12,25 12,26 4,87

Fen 20 20 0 20,00 100 14,70 15,01 7,41

Toplam: 90 69 21 62,00 69 63,71 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CabdAACDDBACADBcCcCD

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDCCcCdbAc

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) CAADBDBCDc

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) ABbDBbDcca

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT) cCBCDDBDCcdaACCdaBDA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) ABBADDCBCCBBADBDCABA

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET İHSAN KÖKDOGAN 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 408,159 304,100 6 34 46 64 1221

Katılımlar: 11 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 13,24 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,15 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 7,21 7,97 5,47

İngilizce 10 8 1 7,67 77 5,39 7,02 2,79

Matematik 20 13 4 11,67 58 10,97 12,26 4,87

Fen 20 17 3 16,00 80 15,58 15,01 7,41

Toplam: 90 69 15 64,00 71 58,55 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACDCBDaAACADDBAab  B

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) CDCBAADBad

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDcBDBdAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) dCDABBBCD 

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT) bBDA BbDBAC BABDA da

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) cADDCABADBCCaBABABbC

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 1 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ÇAĞRI TOK 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 296,608 304,100 10 60 85 192 3934

Katılımlar: 11 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 9 3,00 15 13,24 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 1 7 -1,33 -13 6,15 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 3 4 1,67 17 7,21 7,97 5,47

İngilizce 10 0 8 -2,67 -27 5,39 7,02 2,79

Matematik 20 8 2 7,33 37 10,97 12,26 4,87

Fen 20 16 4 14,67 73 15,58 15,01 7,41

Toplam: 90 34 34 22,67 25 58,55 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACD ccd cbAbb  C dDa

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) a bacdDdc 

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) aD c Bac D

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) aaaba cda 

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT)  cDA  C     BABDA  a

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) BADDCbBAbBCCBBAddBDC

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 1 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 2 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 1 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 8 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 0 33
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 0 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN DEDELER 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 327,151 304,100 9 58 80 159 2996

Katılımlar: 11 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 13,24 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 1 0 1,00 10 6,15 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 7 0 7,00 70 7,21 7,97 5,47

İngilizce 10 0 1 -0,33 -3 5,39 7,02 2,79

Matematik 20 8 5 6,33 32 10,97 12,26 4,87

Fen 20 15 2 14,33 72 15,58 15,01 7,41

Toplam: 90 41 15 36,00 40 58,55 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CacCAAbDaBdCA B daC 

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) B         

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) C  D DBCDA

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) c         

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT)  C  D BD B aAC dcBbc

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) ABBADD  CbBBcDBDCA A

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ POLAT 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 358,973 304,100 8 52 71 118 2160

Katılımlar: 11 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 13,24 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,15 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 7,21 7,97 5,47

İngilizce 10 6 0 6,00 60 5,39 7,02 2,79

Matematik 20 2 5 0,33 2 10,97 12,26 4,87

Fen 20 15 4 13,67 68 15,58 15,01 7,41

Toplam: 90 57 14 52,33 58 58,55 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACDCBDCAACADDB CDdDB

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) CDCBbADBDC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDcBaBdAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) BCDABB    

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT) bd A        B   d da

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) BADDCABADaCCBBAd Bba

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 0 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 0 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 0 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 1 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE GÜRKAN 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 476,103 304,100 3 3 8 10 181

Katılımlar: 11 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,24 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,15 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,21 7,97 5,47

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,39 7,02 2,79

Matematik 20 18 1 17,67 88 10,97 12,26 4,87

Fen 20 19 1 18,67 93 15,58 15,01 7,41

Toplam: 90 85 4 83,67 93 58,55 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACDCBDCAAdADDBACDCDB

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) CDCBAADBDC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDABDBaAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) BCDABBBCDA

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT)  BDACBCDBACCBABDAdAB

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) BADDCABADBCCBBABABDb

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM TANRIVERDİ 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 449,125 304,100 5 21 28 36 564

Katılımlar: 11 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,24 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,15 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 7,21 7,97 5,47

İngilizce 10 8 2 7,33 73 5,39 7,02 2,79

Matematik 20 17 2 16,33 82 10,97 12,26 4,87

Fen 20 20 0 20,00 100 15,58 15,01 7,41

Toplam: 90 79 10 75,67 84 58,55 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CaDCAACcDBACADBAabdD

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDCCDCBAAD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) CAADBDBCDc

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) ABCcBAaBBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT) ACBCacBDCBABAC ABBDA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) ABBADDCBCCBBADBDCABA

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM BİLİCİ 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 461,881 304,100 4 11 17 21 363

Katılımlar: 11 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 13,24 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,15 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,21 7,97 5,47

İngilizce 10 6 4 4,67 47 5,39 7,02 2,79

Matematik 20 17 2 16,33 82 10,97 12,26 4,87

Fen 20 19 1 18,67 93 15,58 15,01 7,41

Toplam: 90 80 9 77,00 86 58,55 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACDCBDCAACADDBACcCDB

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) bDCBAADBDC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDABDBCAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) cCDABcaCDb

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT) DBDACBCDBAdCBABDA dB

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) BADDCABADdCCBBABABDC

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YILMAZ 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 489,047 304,100 1 1 2 2 55

Katılımlar: 11 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,24 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,15 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,21 7,97 5,47

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,39 7,02 2,79

Matematik 20 20 0 20,00 100 10,97 12,26 4,87

Fen 20 20 0 20,00 100 15,58 15,01 7,41

Toplam: 90 88 2 87,33 97 58,55 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACDCdDCAACADDBAbDCDB

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) CDCBAADBDC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDABDBCAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) BCDABBBCDA

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT) DBDACBCDBACCBABDACAB

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) BADDCABADBCCBBABABDC

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN BERTAN 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 478,907 304,100 2 2 4 5 143

Katılımlar: 11 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 0 19,00 95 13,24 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,15 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,21 7,97 5,47

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,39 7,02 2,79

Matematik 20 17 2 16,33 82 10,97 12,26 4,87

Fen 20 20 0 20,00 100 15,58 15,01 7,41

Toplam: 90 86 2 85,33 95 58,55 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CBDCAACDDBACADBACDC 

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDCCDCBAAD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) CAADBDBCDA

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) ABCDBADBBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT) ACBCaDBDCBABAC dBBDA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) ABBADDCBCCBBADBDCABA

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 0 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP ER*M 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 233,647 304,100 11 63 90 275 6378

Katılımlar: 11 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 6 8,00 40 13,24 14,16 8,41

İngilizce 10 2 4 0,67 7 5,39 7,02 2,79

Matematik 20 2 9 -1,00 -5 10,97 12,26 4,87

Fen 20 4 6 2,00 10 15,58 15,01 7,41

Toplam: 90 18 25 9,67 11 58,55 63,72 33,21

Sözel (TÜR) dCDCaDaAAaA D A ca B

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (İNG) dCcb Bd   

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT)  dDda C     ac ccbd 

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) Bd D cd    b  A d aC

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 0 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 0 0 0
Haccın yapılışını özetler. 1 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 4 20

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 0 2 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 0 1 0
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 0 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 0 1 0
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 0 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 0 0 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DURU ASİL 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 359,081 304,100 7 51 70 117 2158

Katılımlar: 11 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 8 8,33 42 13,24 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,15 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 7,21 7,97 5,47

İngilizce 10 7 3 6,00 60 5,39 7,02 2,79

Matematik 20 12 8 9,33 47 10,97 12,26 4,87

Fen 20 15 5 13,33 67 15,58 15,01 7,41

Toplam: 90 60 29 50,33 56 58,55 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACaaaDdAACAbcBbCc DB

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) dcCdbAcBDC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDABDBCAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) adDABBBCDd

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT) cdDACaaDBACdBcBDACdd

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) BADDCABAbdCCaBAdABaC

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 2 1 67
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 1 2 33
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 0 2 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 1 1 50
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 1 1 50
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARMİN SAKA 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 452,879 304,100 1 19 26 31 491

Katılımlar: 2 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 16,66 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 9,34 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,34 7,97 5,47

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,34 7,02 2,79

Matematik 20 15 2 14,33 72 13,16 12,26 4,87

Fen 20 19 1 18,67 93 16,84 15,01 7,41

Toplam: 90 80 7 77,67 86 74,67 63,72 33,21

Sözel (TÜR) baDCAACDDBACADBACDCD

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDCbDCBAAD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) CAADBDBCDc

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) ABCDBADBBC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT) ACBCD dD BABAC AaBDA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) ABBADDCBCCBBADBDCAdA

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL ÇELİK 126 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 425,019 304,100 2 31 42 58 951

Katılımlar: 2 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 16,66 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 9,34 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,34 7,97 5,47

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,34 7,02 2,79

Matematik 20 13 3 12,00 60 13,16 12,26 4,87

Fen 20 16 3 15,00 75 16,84 15,01 7,41

Toplam: 90 75 10 71,67 80 74,67 63,72 33,21

Sözel (TÜR) AbaCBDCAAdADDBACDCDB

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) CDCBAADBDC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDABDBCAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) BCDABdBCDA

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT)  BDACB D dCCBABbA Ac

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) BADcCABAD dCBBAdABDC

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 1 2 33
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 0 1 0
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUTAY ATILGAN 99999 7AY

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,443 304,100 1 27 36 50 834

Katılımlar: 1 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,67 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,67 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 7,97 5,47

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 7,02 2,79

Matematik 20 14 4 12,67 63 12,67 12,26 4,87

Fen 20 18 2 17,33 87 17,33 15,01 7,41

Toplam: 90 77 11 73,33 81 73,33 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACDCaDaAACADDBcCcCDB

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) CbCBAADBDC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDABDBCAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) BCDABBBCDA

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT) cBDAC CDaACCBABDA dc

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) BADDbABADBCCBBAdABDC

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 2 1 67
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 1 1 50
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 0 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ÇELİK 0 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 388,020 304,100 2 45 60 84 1575

Katılımlar: 2 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 14,17 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,00 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,00 7,02 2,79

Matematik 20 15 4 13,67 68 15,50 12,26 4,87

Fen 20 14 6 12,00 60 15,34 15,01 7,41

Toplam: 90 67 21 60,00 67 69,00 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACDbBDdAACbDDBcacd B

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) bDCdAADBDC

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDABbBCAAD

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) BCDAdBBCDA

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT) D DACaCDBAdCBABDACda

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) BAcDabBdDBCCBaABABbC

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 3 1 2 33
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 0 1 0
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 1 1 50

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 0 1 0
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 1 1 50
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EMRE SÜLEYMANOĞ 1 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 465,747 304,100 1 8 14 17 304

Katılımlar: 2 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,17 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,00 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,00 7,97 5,47

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,00 7,02 2,79

Matematik 20 18 2 17,33 87 15,50 12,26 4,87

Fen 20 19 1 18,67 93 15,34 15,01 7,41

Toplam: 90 81 9 78,00 87 69,00 63,72 33,21

Sözel (TÜR) ACDCaDCAACADDBACDCDB

Cevap Anh. B ACDCBDCAACADDBACDCDB

Sözel (SOS) CDCBAADBDa

Cevap Anh. B CDCBAADBDC

Sözel (DİN) CDcBDBCAAc

Cevap Anh. B CDABDBCAAD

Sözel (İNG) BCDABBaCDc

Cevap Anh. B BCDABBBCDA

Sayısal (MAT) DBDACBCDaACCBABDACdB

Cevap Anh. B DBDACBCDBACCBABDACAB

Sayısal (FEN) BADDCABADaCCBBABABDC

Cevap Anh. B BADDCABADBCCBBABABDC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 1 1 50
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 3 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 1 1 50

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 2 0 100
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF 2. SÜREÇ İZLEME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATOŞ ALKAN 147 7F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 462,963 304,100 1 9 15 18 340

Katılımlar: 1 63 90 341 8326

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,33 14,16 8,41

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,67 7,31 4,26

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 7,97 5,47

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,67 7,02 2,79

Matematik 20 19 1 18,67 93 18,67 12,26 4,87

Fen 20 17 3 16,00 80 16,00 15,01 7,41

Toplam: 90 82 8 79,33 88 79,33 63,72 33,21

Sözel (TÜR) CaDaAACDDBACADBACDCD

Cevap Anh. A CBDCAACDDBACADBACDCD

Sözel (SOS) BDCaDCBAAD

Cevap Anh. A BDCCDCBAAD

Sözel (DİN) CAADBDBCDA

Cevap Anh. A CAADBDBCDA

Sözel (İNG) ABCDBADBaC

Cevap Anh. A ABCDBADBBC

Sayısal (MAT) ACBCDDBDbBABACCABBDA

Cevap Anh. A ACBCDDBDCBABACCABBDA

Sayısal (FEN) ABBAbDCBdCBBAaBDCABA

Cevap Anh. A ABBADDCBCCBBADBDCABA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen, bilmediği kelimelerin anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Dinlediklerinde/izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonucu hakkında tahminde bulunur. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 3 3 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 3 3 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 2 2 0 100
Fiillerin anlam özelliklerini fark eder. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

İletişimi etkileyen tutum ve davranışları analiz ederek kendi tutum ve davranışlarını sorgular. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 2 2 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 3 2 1 67
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 2 2 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Nâs suresini okur, anlamını söyler. 1 1 0 100
Haccın yapılışını özetler. 1 1 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Allah'ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile ahiret inancı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. 1 1 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Devirli olan ve olmayan ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak ifade eder. 1 1 0 100
Bir doğal sayı ile bir cebirsel ifadeyi çarpar. 2 2 0 100
Tam sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıları sıralar ve karşılaştırır. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Tam sayıların kendileri ile tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder. 2 2 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze, hücrenin yapısı ile ilgili görüşleri teknolojik gelişmelerle ilişkilendirerek tartışır. 2 1 1 50
Hücre-doku-organ-sistem-organizma ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Uzay teknolojilerini açıklar. 2 2 0 100
Teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemine yönelik çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Yıldız kavramını açıklar. 2 2 0 100
Mitozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mitozun birbirini takip eden farklı evrelerden oluştuğunu açıklar. 1 1 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Üreme ana hücrelerinde mayozun nasıl gerçekleştiğini model üzerinde gösterir. 1 1 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 1 1 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 1 1 0 100
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