
SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÇINAR UÇAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 398,020 306,550 19 27 31 111 1632

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,54 11,36 6,26

Fen 20 13 7 10,67 53 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 70 20 63,33 70 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) BbACabCbAaBaaCAdABda

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCcBADCBAA

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) ACDAdBACAD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) DCBCADBCAA

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) DDAACcDCBABABDDACCDB

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) DADaaBACAbdDbaCAACBc

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 4 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 5 1 83
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 3 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMETİHSAN KÖKDOGAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 379,360 306,550 22 33 39 154 2147

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 8 7,33 37 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 6 2 5,33 53 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 12 5 10,33 52 12,54 11,36 6,26

Fen 20 17 2 16,33 82 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 64 18 58,00 64 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) dCBA bbcDBcAbd aCADB

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AABCDABDCD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) DACAdAADCA

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG)  ACBDA Bda

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT) BDCacDD  BAaCDBC dbD

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN) ABCAACDCDdDACcB BDAD

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 0 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 5 1 83
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 3 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALYA KUĞU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 454,051 306,550 6 7 7 17 320

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,54 11,36 6,26

Fen 20 17 3 16,00 80 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 81 9 78,00 87 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) CCBAdAbBDBDADddDCADB

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AABCDABcCD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) DACABAADCA

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG) AACBDACBCD

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT) BDCCcDDBABABCDBCAADD

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN) AcCAACDCDdDACABcBDAD

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 4 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 5 1 83
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 3 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLHAN ÇAKIROĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 334,392 306,550 29 44 54 262 3465

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 11 5 9,33 47 12,54 11,36 6,26

Fen 20 6 6 4,00 20 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 51 24 43,00 48 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) CCBddACBDBbAcdAaCADB

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS)  AddbABcCD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) DA ABb DCA

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG) AACBDdCcCD

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT)  DC bDDd BA CDaCAAbc

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN)  BbcddD D  A AB dc  

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 0 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 4 2 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 1 2 33
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 0 50
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASMİN OĞUZSOY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 356,256 306,550 24 37 46 207 2834

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 7 13 2,67 13 12,54 11,36 6,26

Fen 20 16 4 14,67 73 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 61 29 51,33 57 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) BDACaACDAbBDBbAdABbC

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCDBdDCBAA

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) ACDAABbCcD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) DCcCdcBCAd

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) ccccCBDCaABcdccddCac

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) DADBDBAaAaBcCDCAACBc

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 3 25
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 3 3 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 3 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE PELİN COŞKUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 450,888 306,550 7 9 9 22 375

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,54 11,36 6,26

Fen 20 19 1 18,67 93 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 78 11 74,33 83 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) CbaAcACBDBcADCADCAbB

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AABCDABDCD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) cA ABAADCA

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG) cACdDcCBCD

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT) BDCCADDBdBABCDBCAADD

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN) ABCAACDCDBDACABcBDAD

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 6 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 3 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE FARSAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 427,576 306,550 12 16 16 54 852

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,54 11,36 6,26

Fen 20 19 1 18,67 93 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 73 17 67,33 75 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) BbbCDAdDADBbcCABABbC

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCDBADddAb

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) ACDAABAbdD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) DCcCADBCAd

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) DDAACBDCBABABDDdaCDc

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) DADBDBACADBDCDCAACaA

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 5 1 83
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 3 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN TURNA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 424,373 306,550 14 18 18 64 941

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,54 11,36 6,26

Fen 20 14 6 12,00 60 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 73 16 67,67 75 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) BDACDAdDADBbBCAcABbC

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCDBADCdAA

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) ACDAABA AD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) DCcCdDdCAA

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) DDAACBDCaABdBDDACCDB

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) cADBcBACADdDCaCdcCBA

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 6 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 2 1 67
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KARACASU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 354,219 306,550 26 39 48 211 2899

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 12 5 10,33 52 12,54 11,36 6,26

Fen 20 8 12 4,00 20 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 61 25 52,67 59 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) cDbCDbdDAcBDBCABABbC

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCDBADCBAA

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) ACDAABA AD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) DCcCADBCAd

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) DDc CdDCBABd DDdCbD 

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) cAbdDBbdAaccCDCAcacd

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 4 2 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 1 2 33
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN DEĞER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 440,876 306,550 8 10 10 29 562

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 16 4 14,67 73 12,54 11,36 6,26

Fen 20 19 1 18,67 93 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 77 12 73,00 81 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) BbbCDAdDADBDBCAB BCC

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCDBdDCdAA

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) ACDAABACAD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) DCaaADBCAA

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) DcAACcDCBAdABDDACCDa

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) DADBDBACADBDCDCAdCBA

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 5 1 83
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 2 1 67
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ASEFOĞ* 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 430,300 306,550 11 14 14 46 786

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,54 11,36 6,26

Fen 20 15 5 13,33 67 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 76 14 71,33 79 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) BDbCDAaDADBbBCAadBbC

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCcBADCBAA

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) ACcAABACAD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) DCBCADBCAA

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) DDAACBDCBABAcDDACCDB

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) DADBcBACADdDCDCAcaBd

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 4 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 6 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 1 2 33
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLŞAT SEKER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 380,434 306,550 21 32 38 153 2112

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 4 10,67 53 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 7 0 7,00 70 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 11 6 9,00 45 12,54 11,36 6,26

Fen 20 15 2 14,33 72 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 63 12 59,00 66 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) CbBb   cDBDADCAaCA B

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AABCDABDCD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) D  ABAADCA

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG)  ACBDA  CD

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT) BDCaA aBAdA CD CAdab

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN)  Ba ACbCDBDACAB BDAD

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 4 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 4 0 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 1 1 33
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA ÖZÇELİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 320,674 306,550 31 46 59 306 3918

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 6 1 5,67 57 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 7 0 7,00 70 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 6 1 5,67 57 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 10 5 8,33 42 12,54 11,36 6,26

Fen 20 10 4 8,67 43 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 47 20 40,33 45 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) d ACaAaDAccbBa abB C

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DC BdD BA 

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) AC  ABA AD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG)  CB cD CAA

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT)  bA aBbCBABA  bc CDB

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) DADBb  CA dDC CAba  

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 0 75
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 3 3 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 1 2 33
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 0 50
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF DURLAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 464,689 306,550 3 4 4 7 165

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,54 11,36 6,26

Fen 20 19 1 18,67 93 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 83 7 80,67 90 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) BDACDACDADBbBbAdABbC

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCDBADCBAA

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) ACDAABACAD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) DCBCdDBCAA

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) DDAACcDCBABABDDACCDB

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) DADBDBACADBDCDCAAaBA

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 4 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 5 1 83
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 2 1 67
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÖZTR K 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 430,942 306,550 10 12 12 44 770

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,54 11,36 6,26

Fen 20 18 2 17,33 87 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 77 12 73,00 81 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) CbBddACcDBDAbaAaCADB

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AABCDABDCD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) DA ABAADCA

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG) AACBDACBCD

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT) BDbdADDdABABCDBCAADD

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN) ABCAdCDCDBDACABDBDcD

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 4 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 6 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 3 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖZÇE LİK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 248,068 306,550 36 56 80 583 6359

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 10 3,67 18 11,35 10,94 7,12

Din K.ve A.B. 10 5 4 3,67 37 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 3 4 1,67 17 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 4 7 1,67 8 12,54 11,36 6,26

Fen 20 6 3 5,00 25 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 25 28 15,67 17 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) CbBA cbcDBaA bdaCd c

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (DİN) DcddBb DCA

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG) dACBcc   a

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT) d   b Da BAdCa ac   

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN)  Ba dd CD  A      AD

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 1 2 17
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 1 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 0 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 1 1 33
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL TÜRK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 413,894 306,550 15 20 21 82 1209

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 16 3 15,00 75 12,54 11,36 6,26

Fen 20 13 7 10,67 53 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 73 16 67,67 75 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) CbBABACaDBDADCAbCAbB

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AABCDdBDCD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) DAbABAADCA

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG) AACBDACBCD

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT) aDCd DDBABABCDdCAADD

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN) daaAACDCDBDAbbBcBDcD

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 4 1 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 2 1 67
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEŞ GÜRBÜZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 434,748 306,550 9 11 11 39 694

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 17 2 16,33 82 12,54 11,36 6,26

Fen 20 16 4 14,67 73 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 76 12 72,00 80 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) BbACaAdDADBDBCABABbC

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCDBADCBAA

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) ACDAABACAD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) aCBdADBCA 

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) DDA bBDCBABdBDDACCDB

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) cADBDBACADBDCDCAcacA

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 6 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 1 2 33
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN YEKTA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 391,865 306,550 20 29 35 129 1807

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,54 11,36 6,26

Fen 20 14 6 12,00 60 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 68 22 60,67 67 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) abBAdAdcDBacDCbDCAbB

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AABCDABcCD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) DAbABAAaCA

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG) AACBDAdBCD

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT) BDCbADDdABABCDcCAADD

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN) ABadACbCDdDACABaBDcD

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 4 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 5 1 83
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 1 2 33
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HEVAL BERF İN YILMAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 336,639 306,550 28 43 53 256 3404

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 9 11 5,33 27 12,54 11,36 6,26

Fen 20 13 6 11,00 55 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 58 31 47,67 53 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) abBAdAbaDBbbDaADCbDB

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AABCDdBcCD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) DACABcADCA

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG) dACBDACBCa

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT) BDbddDadddAdCaBCAbcD

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN) ABCcACbCcBDAdABc DAc

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 3 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 4 2 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 2 1 67
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMA DEDELER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 307,750 306,550 35 51 67 350 4312

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 4 10,67 53 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 3 1 2,67 27 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 5 3 4,00 40 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 2 0 2,00 20 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 9 4 7,67 38 12,54 11,36 6,26

Fen 20 6 5 4,33 22 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 37 17 31,33 35 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) CbBb ACBa DA C DCAcB

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS)   d  A  CD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) DA dBb DCd

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG)  AC       

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT)  DC d  aABAaC dC  DD

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN) AaCcACc c     BDc   

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 0 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 0 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 2 2 33
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 0 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 1 1 33
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA ÖLMEZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 323,943 306,550 30 45 57 296 3809

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 8 9 5,00 25 12,54 11,36 6,26

Fen 20 7 13 2,67 13 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 56 30 46,00 51 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) CbBAdACBDdDbDdAbCADB

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AABCDABDCD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) DA ABAdDCA

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG) AACdDACBCD

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT) BDab D abBAaCcBdA ab

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN) dcdAdCaCDBbcacaDaDbc

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 4 1 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 1 2 33
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ATEŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 464,912 306,550 2 3 3 6 164

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 19 1 18,67 93 12,54 11,36 6,26

Fen 20 19 1 18,67 93 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 83 6 81,00 90 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) CbBAdACdDBDADaADCADB

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AABCDABDCD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) DA ABAADCA

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG) AACBDACBCD

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT) BDCCADDBABABCDaCAADD

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN) ABCAACDCDBDACcBDBDAD

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 4 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 5 1 83
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 3 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM BİLİCİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 455,217 306,550 5 6 6 16 300

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 17 3 16,00 80 12,54 11,36 6,26

Fen 20 20 0 20,00 100 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 81 9 78,00 87 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) CbBAdACBDBDADaADCAbB

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AdBCDABDCD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) DACABAADCA

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG) AACBDACcCD

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT) BDCCADDBABAdCDcCAcDD

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN) ABCAACDCDBDACABDBDAD

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 4 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 5 1 83
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 3 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA ARSLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 315,588 306,550 32 47 61 322 4057

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 6 2 5,33 53 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 5 4 3,67 18 12,54 11,36 6,26

Fen 20 9 7 6,67 33 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 47 23 39,33 44 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) BDACDACbAbBDcCccbBC 

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DC BdcCdAd

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) ACDAABA AD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) aCcCA BCA 

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) D  ACcb  AB a c     

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) bcDB BcCA  DCaCd aBd

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 0 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 0 3 0
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 1 1 33
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR TANSUYU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 457,605 306,550 4 5 5 15 265

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 16 2 15,33 77 12,54 11,36 6,26

Fen 20 20 0 20,00 100 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 81 7 78,67 87 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) CbBABACBDBDADCADCbbB

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AABCDABbCD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) DACABAADCA

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG) AbCBDACBCD

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT)  Daa DDBABABCDBCAADD

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN) ABCAACDCDBDACABDBDAD

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 0 75
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 5 0 83
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 3 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜNDOĞU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 412,894 306,550 16 21 22 84 1238

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 6 9,00 45 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 8 1 7,67 77 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 18 2 17,33 87 12,54 11,36 6,26

Fen 20 16 3 15,00 75 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 70 14 65,33 73 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) CbBA  bcDBcA dADCAbB

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AABCDdBDCD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) DA ABAADCb

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG) AACBDdCBC 

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT) BDbCADDBABABCbBCAADD

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN) ABad CDCDBDACcBDBDAD

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 4 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 5 1 83
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 1 2 33
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 0 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA KOLAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 470,865 306,550 1 2 2 4 115

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 20 0 20,00 100 12,54 11,36 6,26

Fen 20 19 1 18,67 93 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 84 6 82,00 91 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) BDACDbCDADBDdCAdABbC

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCDBADCBAA

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) ACDAABACAD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) DCBCADBCAd

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) DDAACBDCBABABDDACCDB

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) DcDBDBACADBDCDCAACBA

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 4 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 6 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 3 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP SÖKER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 354,821 306,550 25 38 47 210 2881

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 6 2 5,33 53 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 17 1 16,67 83 12,54 11,36 6,26

Fen 20 9 9 6,00 30 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 57 25 48,67 54 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) cDAC ACDAbdbaCAdccba

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCDBADCBAd

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) A DAbdA AD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG)  bBCADBCAd

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) DD ACBDCBAdAB DACCDB

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) DAadbBbCA dDCaCdca A

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 0 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 4 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 6 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 1 2 33
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 0 50
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT KONURALP 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 346,553 306,550 27 40 50 235 3127

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 12 4 10,67 53 12,54 11,36 6,26

Fen 20 13 7 10,67 53 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 58 28 48,67 54 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) CbBbdACabBcAbdcaCAcB

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) dABCDABDCD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) DAdABbADCb

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG) AACBDdCBCb

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT) BDC dD BABAdCDc c DD

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN) AaadACaCDBcACABbBDcD

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 4 2 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 1 2 33
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ALASAD 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 310,359 306,550 34 49 65 342 4231

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 8 11 4,33 22 12,54 11,36 6,26

Fen 20 7 13 2,67 13 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 52 35 40,33 45 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) cbACD CbADBbBCAdABbC

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCcBADCBAA

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) ACDb BACAD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) DaBCdcBCAA

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) acdbdaDCcABcdDDcbCD 

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) DcaBcBcacDBabcCbAbcd

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 4 2 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 1 2 33
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 2 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KABUAU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 425,519 306,550 13 17 17 59 912

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 3 14,00 70 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 8 0 8,00 80 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 16 1 15,67 78 12,54 11,36 6,26

Fen 20 15 2 14,33 72 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 72 8 69,33 77 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) BDACD CDAbBDcCA ABbC

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCDBADCBAA

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) ACD ABA AD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) aCBCADdCAA

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) DD ACcDCBABA DDA CDB

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) DADBDBcCADB C CA CBd

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 0 67
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 4 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 5 1 83
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 2 0 67
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 0 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ASİL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 315,467 306,550 33 48 62 325 4060

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 10 10 6,67 33 12,54 11,36 6,26

Fen 20 8 12 4,00 20 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 54 36 42,00 47 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) dCBbadCdbBDdDbADCcDB

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AABCDAcDCD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) DAbABbADCA

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG) AACBDAbBCb

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT) BDCbcDbadBAaCbcCAcaD

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN) AadcdCDCcdaAdbcbBDcD

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 3 3 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 1 2 33
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 2 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ECE BATTAL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 408,268 306,550 18 24 26 90 1356

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 13 5 11,33 57 12,54 11,36 6,26

Fen 20 16 4 14,67 73 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 71 17 65,33 73 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) BcbCDAbDADBDBCAcABCC

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCDBADCBAA

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) ACDdABACcD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) DCaCdDBCAA

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) DDA bcDCBABAcDDd CaB

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) DADBaBACADBDCaCdACBd

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 0 75
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 3 3 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 3 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZDİNÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 377,413 306,550 23 34 41 160 2209

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 10 5 8,33 42 12,54 11,36 6,26

Fen 20 13 6 11,00 55 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 66 17 60,33 67 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) BDACDACDdbBDdCAc BbC

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCDBADCBAA

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) ACDAABACAD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) cCBCADBCAA

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) DDb CB CBABdd Db bD 

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) DcDBbBACAbBDCDCdAa c

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 4 1 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 2 1 67
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 0 50
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEPİREM MEMİŞOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 408,844 306,550 17 23 25 89 1339

Katılımlar: 36 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,35 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 8,27 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 8 1 7,67 77 8,11 7,38 5,73

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,26 7,20 3,62

Matematik 20 14 5 12,33 62 12,54 11,36 6,26

Fen 20 18 2 17,33 87 12,39 11,95 6,74

Toplam: 90 70 18 64,00 71 59,92 56,82 35,10

Sözel (TÜR) CbBAdACaDBbADCdaCADB

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AABCDABDCD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) DA ABbADCA

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG) dACBDACcdc

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT) BDbCADDBABA bacCAdDD

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN) dBCAACDCDBDACABcBDAD

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 1 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 4 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 3 3 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 3 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ÇELİK 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 358,624 306,550 8 36 45 202 2773

Katılımlar: 13 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 10,03 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,74 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,67 7,38 5,73

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,92 7,20 3,62

Matematik 20 10 6 8,00 40 10,31 11,36 6,26

Fen 20 12 4 10,67 53 10,97 11,95 6,74

Toplam: 90 61 20 54,33 60 53,64 56,82 35,10

Sözel (TÜR) BbACD aDAbBbdCAaABbC

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCDBAbCBAd

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) ACDAABAbAD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) DCBCADBCAA

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) DDAAbB Cd B dcDca DB

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) DADBcBcCA aDCDCAc   

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 0 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 4 1 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 1 1 33
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 0 50
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ POLAT 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 345,415 306,550 9 41 51 239 3164

Katılımlar: 13 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 10,03 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,74 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 4 0 4,00 40 6,67 7,38 5,73

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,92 7,20 3,62

Matematik 20 6 1 5,67 28 10,31 11,36 6,26

Fen 20 7 3 6,00 30 10,97 11,95 6,74

Toplam: 90 51 10 47,67 53 53,64 56,82 35,10

Sözel (TÜR) CbBAdACcDBDADCADCADB

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AABCDABcCD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) DA     DC 

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG) AACBDdCcCD

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT) BDa  D  ABA         

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN)  dC AC  DdbA  B  D  

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 0 75
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 2 0 33
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 0 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 0 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 2 0 67
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 0 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN ÇAKM AK 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 230,214 306,550 13 58 83 669 7047

Katılımlar: 13 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 14 1,33 7 10,03 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 7,74 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 6,67 7,38 5,73

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,92 7,20 3,62

Matematik 20 4 12 0,00 0 10,31 11,36 6,26

Fen 20 6 14 1,33 7 10,97 11,95 6,74

Toplam: 90 34 52 16,67 19 53,64 56,82 35,10

Sözel (TÜR) aCabBcdcDcbADdcadAbd

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AAdCcdBDCa

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) DdCdBbdaCd

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG) AACdDdCBCD

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT) BcCbcaD b baa Ba dcb

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN) cBabdbadDdbAdcaDcDcD

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 2 25
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 1 4 17
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 1 2 33
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BOZKURT 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 430,817 306,550 2 13 13 45 773

Katılımlar: 13 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 10,03 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,74 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 6,67 7,38 5,73

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,92 7,20 3,62

Matematik 20 14 5 12,33 62 10,31 11,36 6,26

Fen 20 17 3 16,00 80 10,97 11,95 6,74

Toplam: 90 76 13 71,67 80 53,64 56,82 35,10

Sözel (TÜR) BDACDACDADBDBCAcABbC

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCcBADCBAA

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) ACDdbBACAD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) DCBCADBCAA

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) DDAACB CaABdBcDbCbDB

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) DADBDBbCADdDCDCAbCBA

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 4 1 67
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 2 1 67
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ZEREN İBİK 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 343,993 306,550 10 42 52 243 3194

Katılımlar: 13 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,03 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,74 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,67 7,38 5,73

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,92 7,20 3,62

Matematik 20 7 5 5,33 27 10,31 11,36 6,26

Fen 20 11 7 8,67 43 10,97 11,95 6,74

Toplam: 90 57 23 49,33 55 53,64 56,82 35,10

Sözel (TÜR) CbBAdACdDBDbDCADCbDc

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AAdCDABcCD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) DACABcADCA

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG) AACdDACaCD

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT)  DCb   dABA CDd   bb

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN) daacdCDCDd ACcB BDAD

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 0 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 3 1 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 1 2 33
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE GÜRKAN 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 428,642 306,550 3 15 15 53 825

Katılımlar: 13 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,03 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,74 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,67 7,38 5,73

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,92 7,20 3,62

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,31 11,36 6,26

Fen 20 15 5 13,33 67 10,97 11,95 6,74

Toplam: 90 75 15 70,00 78 53,64 56,82 35,10

Sözel (TÜR) BDACDAaDAbBDBdAdABba

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCDBADCBdA

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) ACDAABACAD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) cCaCADBCAA

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) DDAACBDCBdBABDDACCDB

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) DcDBDBACADBDCbCdAaBc

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 6 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 2 1 67
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKAN EROL 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 386,181 306,550 7 30 36 141 1945

Katılımlar: 13 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 10,03 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,74 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,67 7,38 5,73

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,92 7,20 3,62

Matematik 20 14 6 12,00 60 10,31 11,36 6,26

Fen 20 18 2 17,33 87 10,97 11,95 6,74

Toplam: 90 67 23 59,33 66 53,64 56,82 35,10

Sözel (TÜR) CCBbdAddbBcADCAaCdbd

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AAdCDABDCD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) DAbABbADCb

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG) AACdDACBCD

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT) BDCCADbdABdBCDcCcADa

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN) ABCbACDCDBDACABcBDAD

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 2 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 5 1 83
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 2 1 67
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA SOYYİĞİT 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 285,005 306,550 11 54 71 426 5071

Katılımlar: 13 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 12 4,00 20 10,03 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,74 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,67 7,38 5,73

İngilizce 10 7 2 6,33 63 7,92 7,20 3,62

Matematik 20 8 9 5,00 25 10,31 11,36 6,26

Fen 20 7 11 3,33 17 10,97 11,95 6,74

Toplam: 90 46 38 33,33 37 53,64 56,82 35,10

Sözel (TÜR) abBAdcdcbBDAaCdDCdbd

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AAaCDAdcCD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) DACABbADCA

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG)  ACBDcCBCc

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT)  aa cDDdcBdBCbBd dDD

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN) cBaccCaCDd AddBDd db

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 2 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 3 3 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 0 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 1 2 33
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR ADA GÜLER 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 404,239 306,550 6 26 28 95 1461

Katılımlar: 13 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 10,03 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,74 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 6,67 7,38 5,73

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,92 7,20 3,62

Matematik 20 17 2 16,33 82 10,31 11,36 6,26

Fen 20 17 3 16,00 80 10,97 11,95 6,74

Toplam: 90 69 20 62,33 69 53,64 56,82 35,10

Sözel (TÜR) CbBAaAbaDBbADaAaCbbB

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AAdCDABcCD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) DACAdbADCd

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG) AACBDdCBCD

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT) BDCCA bBABdBCDBCAADD

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN) ABCAdCDCDdDACbBDBDAD

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 1 75
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 5 0 83
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 3 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YILMAZ 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 479,462 306,550 1 1 1 2 44

Katılımlar: 13 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 10,03 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,74 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,67 7,38 5,73

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,92 7,20 3,62

Matematik 20 20 0 20,00 100 10,31 11,36 6,26

Fen 20 20 0 20,00 100 10,97 11,95 6,74

Toplam: 90 86 3 85,00 94 53,64 56,82 35,10

Sözel (TÜR) BbACbACDADBDcCA ABCC

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCDBADCBAA

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) ACDAABACAD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) DCBCADBCAA

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) DDAACBDCBABABDDACCDB

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) DADBDBACADBDCDCAACBA

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 4 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 6 0 100
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 3 0 100
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR YILDIRIM 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 410,674 306,550 4 22 24 87 1303

Katılımlar: 13 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 10,03 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,74 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 6,67 7,38 5,73

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,92 7,20 3,62

Matematik 20 17 3 16,00 80 10,31 11,36 6,26

Fen 20 15 5 13,33 67 10,97 11,95 6,74

Toplam: 90 71 19 64,67 72 53,64 56,82 35,10

Sözel (TÜR) BDACDACDADcbBdAabBbC

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCcBADCBAA

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) bCDAbBAbAc

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) DCBCADBCAA

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) DaAACBDCBABABDDcdCDB

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) DADBDBAdADBDCaCddCcA

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 4 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 5 1 83
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 2 1 67
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMİNA KIRAYLAR 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 246,578 306,550 12 57 81 587 6407

Katılımlar: 13 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 13 2,67 13 10,03 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 7,74 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 1 1 0,67 7 6,67 7,38 5,73

İngilizce 10 1 3 0,00 0 7,92 7,20 3,62

Matematik 20 5 9 2,00 10 10,31 11,36 6,26

Fen 20 6 4 4,67 23 10,97 11,95 6,74

Toplam: 90 27 33 16,00 18 53,64 56,82 35,10

Sözel (TÜR) cDACDbabbbdDdbccbBbC

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCcBAbCdAA

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN)  C  b     

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) c c d   A 

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) bcd bBbCBABda    db 

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) ccD  a  A d  D A C A

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 0 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 1 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 1 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 1 33
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 2 2 33
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 0 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 0 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 2 0 67
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 1 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 0 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZSELİM ULU 0 7

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 406,589 306,550 5 25 27 91 1400

Katılımlar: 13 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 10,03 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,74 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,67 7,38 5,73

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,92 7,20 3,62

Matematik 20 14 4 12,67 63 10,31 11,36 6,26

Fen 20 14 6 12,00 60 10,97 11,95 6,74

Toplam: 90 72 15 67,00 74 53,64 56,82 35,10

Sözel (TÜR) cDAC ACDAbBDBbABABbC

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCDBADCdAA

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) ACDAABACAD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) DCBCADBCAA

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) DDAACBDCdAdABa ACbD 

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) DADBaBACADBDCbCAdaad

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 2 33
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 0 75
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 5 0 83
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 1 2 33
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 0 1 0
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ÇAĞRI TOK 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 305,376 306,550 5 52 68 355 4388

Katılımlar: 6 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 7 7 4,67 23 11,11 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 6 1 5,67 57 7,72 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 2 5 0,33 3 5,66 7,38 5,73

İngilizce 10 3 4 1,67 17 6,61 7,20 3,62

Matematik 20 6 7 3,67 18 6,78 11,36 6,26

Fen 20 16 2 15,33 77 12,94 11,95 6,74

Toplam: 90 40 26 31,33 35 50,83 56,82 35,10

Sözel (TÜR) ab A cbBDa A Cc CA a

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AA CDAB d 

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) bc  abAD c

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG)  AdBDc a c

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT)  Da bab ddABd BC   D

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN)  BCbACDCDBcACAB BDAD

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 0 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 0 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 0 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 1 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 0 2 0
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 2 1 0 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 2 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 1 1 25
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 2 3 33
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 2 1 67
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARMİN SAKA 61 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 395,388 306,550 2 28 34 120 1707

Katılımlar: 6 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 11,11 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,72 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,66 7,38 5,73

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,61 7,20 3,62

Matematik 20 11 6 9,00 45 6,78 11,36 6,26

Fen 20 19 1 18,67 93 12,94 11,95 6,74

Toplam: 90 68 18 62,00 69 50,83 56,82 35,10

Sözel (TÜR) BbACacdDADBDBCAc BbC

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCcBdDCBAA

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) ACDAbBdCAD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) DCBCADBCAb

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) DDc acDC ABdBD daCDB

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) DADBDBACADBDCDCAAaBA

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 1 50
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 3 2 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 2 1 67
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EYLÜL ÇELİK 126 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 423,643 306,550 1 19 19 67 963

Katılımlar: 6 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 0 18,00 90 11,11 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 7,72 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 5,66 7,38 5,73

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,61 7,20 3,62

Matematik 20 10 2 9,33 47 6,78 11,36 6,26

Fen 20 17 2 16,33 82 12,94 11,95 6,74

Toplam: 90 73 6 71,00 79 50,83 56,82 35,10

Sözel (TÜR) CCBA ACBDBDADC DCADB

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AABCDABDCD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) DACABbADCA

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG) AACBDdCBCD

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT) B C    BABA CDca  DD

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN) dBC ACDCDBDACABDBDAc

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 0 75
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 2 1 33
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 2 0 67
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İNCİ ÇAMDALI 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 384,768 306,550 3 31 37 143 1984

Katılımlar: 6 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 11,11 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 7,72 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 5,66 7,38 5,73

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,61 7,20 3,62

Matematik 20 14 3 13,00 65 6,78 11,36 6,26

Fen 20 11 6 9,00 45 12,94 11,95 6,74

Toplam: 90 66 18 60,00 67 50,83 56,82 35,10

Sözel (TÜR) BDACbAaDADBbcCbBABbC

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCDBADCdAA

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) dCDAABACdD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) DCBCADBCAA

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) aDA CBDCBABABaD  bDB

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) DAbdbBAdA BDCDaA Ca 

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 3 0 75
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 5 0 83
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 0 2 0
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 2 0 67
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP ERTEM 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 265,207 306,550 6 55 76 514 5798

Katılımlar: 6 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 8 6,33 32 11,11 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,72 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 5 2 4,33 43 5,66 7,38 5,73

İngilizce 10 2 4 0,67 7 6,61 7,20 3,62

Matematik 20 2 5 0,33 2 6,78 11,36 6,26

Fen 20 7 6 5,00 25 12,94 11,95 6,74

Toplam: 90 33 27 24,00 27 50,83 56,82 35,10

Sözel (TÜR) CbaAc bBcBaAcC DCb B

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AABCDABDbb

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN)  bC B AbCA

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG)  AC bd c a

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT)  aC A  d a   b b    

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN)   C dCDb  DA ba dDAb

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 0 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 1 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 0 0 0
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 0 0 0
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 1 2 17
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 2 0 67
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 0 0 0
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 0 1 0
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA TORLAK 0 7A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 372,333 306,550 4 35 42 166 2370

Katılımlar: 6 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 11,11 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,72 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 5,66 7,38 5,73

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,61 7,20 3,62

Matematik 20 8 8 5,33 27 6,78 11,36 6,26

Fen 20 15 5 13,33 67 12,94 11,95 6,74

Toplam: 90 64 22 56,67 63 50,83 56,82 35,10

Sözel (TÜR) BDACDAdDADBDBCAcABba

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCDBADCdAd

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) ACDdbBAbAD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) DCBCADBCAA

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) aD  dBaCBAad  cbaCDB

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) DcDBDBcCADdDCDCAdaBA

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 0 1 0
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 3 3 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 0 1 0
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 1 2 33
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA TAŞCI 0 7B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 285,181 306,550 1 53 70 425 5068

Katılımlar: 1 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 8,00 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,33 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 2,00 7,38 5,73

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,67 7,20 3,62

Matematik 20 10 8 7,33 37 7,33 11,36 6,26

Fen 20 6 14 1,33 7 1,33 11,95 6,74

Toplam: 90 42 46 26,67 30 26,67 56,82 35,10

Sözel (TÜR) ccACaAaaADcDBbAcbBCC

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) cCDadbCBAd

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) ACadAadacD

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) bCcCdDdCAA

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) bDdAdBaCBAB  DDdaCad

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) cADBbadbbaBaCDddbddb

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 0 1 0
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 0 1 0
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 1 1 50
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 0 2 0
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 1 0
Students will be able to describe past events and experiences. 2 1 1 50
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 0 1 0
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 1 0 100
Students will be able to make simple suggestions. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 2 1 67
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 1 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 3 3 50
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 1 1 50
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 1 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 0 1 0
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 0 3 0
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 1 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATOŞ ALKAN 147 7C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 451,984 306,550 1 8 8 21 357

Katılımlar: 1 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 13,33 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 10,00 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 7,38 5,73

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,33 7,20 3,62

Matematik 20 19 1 18,67 93 18,67 11,36 6,26

Fen 20 18 2 17,33 87 17,33 11,95 6,74

Toplam: 90 80 10 76,67 85 76,67 56,82 35,10

Sözel (TÜR) CbBABACcbBDADCAaCAbB

Cevap Anh. B CCBABACBDBDADCADCADB

Sözel (SOS) AABCDABDCD

Cevap Anh. B AABCDABDCD

Sözel (DİN) DACABAADCA

Cevap Anh. B DACABAADCA

Sözel (İNG) dbCBDACBCD

Cevap Anh. B AACBDACBCD

Sayısal (MAT) BDCCADDBABABCDcCAADD

Cevap Anh. B BDCCADDBABABCDBCAADD

Sayısal (FEN) ABaAdCDCDBDACABDBDAD

Cevap Anh. B ABCAACDCDBDACABDBDAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 0 1 0
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 1 0 100
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 2 0 100
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 2 0 100
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 1 0 100
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 1 0 100
Students will be able to describe past events and experiences. 2 2 0 100
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 1 0 100
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 1 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 3 0 100
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 4 0 100
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 5 1 83
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 1 0 100
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 1 0 100
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 1 0 100
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 2 1 67
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 1 0 100
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 2 0 100
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 2 0 100
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 0 1 0
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 7. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 3
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN DEDELER 0 7E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 307,947 306,550 1 50 66 348 4304

Katılımlar: 1 58 87 852 9180

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 7 7,67 38 7,67 10,94 7,12

SOSYAL BİLGİLER 10 6 2 5,33 53 5,33 7,99 5,63

Din K.ve A.B. 10 4 2 3,33 33 3,33 7,38 5,73

İngilizce 10 2 1 1,67 17 1,67 7,20 3,62

Matematik 20 7 1 6,67 33 6,67 11,36 6,26

Fen 20 10 6 8,00 40 8,00 11,95 6,74

Toplam: 90 39 19 32,67 36 32,67 56,82 35,10

Sözel (TÜR) BcACDbC A cDdbd ABbC

Cevap Anh. A BDACDACDADBDBCABABCC

Sözel (SOS) DCDBAc dA 

Cevap Anh. A DCDBADCBAA

Sözel (DİN) dCD bB  A 

Cevap Anh. A ACDAABACAD

Sözel (İNG) b   A  C  

Cevap Anh. A DCBCADBCAA

Sayısal (MAT) DD  C  C ABAa       

Cevap Anh. A DDAACBDCBABABDDACCDB

Sayısal (FEN) cADd BAdA dDCDCA aa 

Cevap Anh. A DADBDBACADBDCDCAACBA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanır. 1 1 0 100
Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki yardımcı fikirleri belirler. 1 1 0 100
Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Basit, türemiş ve birleşik fiilleri ayırt eder. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Bireysel ve toplumsal ilişkilerde olumlu iletişim yollarını kullanır. 1 1 0 100
Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır. 2 2 0 100
Osmanlı Devleti'nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa'daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti'ni değişime zorlayan süreçleri kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0
Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir. 1 0 1 0
Örnek incelemeler yoluyla geçmişten günümüze, yerleşmeyi etkileyen faktörler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye'nin demografik özelliklerini yorumlar. 1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Ahiret hayatının aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Hz. İsa'nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 1 0
İslam'da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 2 1 0 50
Kurban ibadetini İslam'ın yardımlaşma ve dayanışmaya verdiği önem açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Hz. İsmail'in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand clear, standard speech on appearances and personalities. 2 1 1 50
Students will be able to write simple pieces to compare people. 1 0 0 0
Students will be able to talk about routines/daily activities by using frequency adverbs and giving explanations and reasons.1 0 0 0
Students will be able to describe past events and experiences. 2 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts on sports. 1 1 0 100
Students will be able to write pieces about routines/daily activities by using frequency adverbs. 1 0 0 0
Students will be able to identify the names of wild animals in simple oral texts. 1 0 0 0
Students will be able to make simple suggestions. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Rasyonel sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Rasyonel sayıların kare ve küplerini hesaplar. 1 1 0 100
Tam sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 3 1 0 33
Rasyonel sayılarla çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 4 2 0 50
Eşitliğin korunumu ilkesini anlar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemleri yapar. 6 1 0 17
Rasyonel sayılarla işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı örüntülerinin kuralını harfle ifade eder, kuralı harfle ifade edilen örüntünün istenilen terimini bulur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi tanır ve verilen gerçek hayat durumlarına uygun birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Uzay teknolojilerini açıklar. 1 0 1 0
Evren kavramını açıklar. 1 1 0 100
Enerjiyi iş kavramı ile ilişkilendirerek, kinetik ve potansiyel enerji olarak sınıflandırır. 2 2 0 100
Mayozun canlılar için önemini açıklar. 1 0 1 0
Mayoz ve mitoz arasındaki farkları karşılaştırır. 1 0 0 0
Hayvan ve bitki hücrelerini, temel kısımları ve görevleri açısından karşılaştırır. 1 1 0 100
Kütle ve ağırlık kavramlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Fiziksel anlamda yapılan işin, uygulanan kuvvet ve alınan yolla ilişkili olduğunu açıklar. 3 1 1 33
Kütleye etki eden yer çekimi kuvvetini ağırlık olarak adlandırır. 1 0 0 0
Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır. 2 1 1 50
Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıklarını söyler. 2 1 1 50
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili düşüncelerin nasıl değiştiğini sorgular. 1 1 0 100
Hava veya su direncinin etkisini azaltmaya yönelik bir araç tasarlar. 1 1 0 100
Çeşitli molekül modelleri oluşturarak sunar. 1 0 0 0
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