
SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKARİM ÖMER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 408,098 339,260 46 76 95 288 2434

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 15 5 13,33 67 11,77 12,61 7,52

Fen 20 16 4 14,67 73 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 72 18 66,00 73 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) abCCaACBDcACABcDCdAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCABDDBCbB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBAbBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAAaABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDaDBadBCaBCAABBcCA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCdAdAAAACDDBDbCDcC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMİN AKBULUT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 382,254 339,260 60 96 119 392 3262

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 16 2 15,33 77 11,77 12,61 7,52

Fen 20 10 0 10,00 50 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 63 15 58,00 64 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) AaDBdbBCbDacDCaABdAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDCABDbB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) AbCddDaABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aC AABBaDCA CABCADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCCCD          

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 0 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ENES BEDİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 342,356 339,260 75 114 151 521 4487

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 2 13,33 67 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 6 3 5,00 50 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 5 4 3,67 18 11,77 12,61 7,52

Fen 20 13 5 11,33 57 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 51 21 44,00 49 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) Bb CCA BD ACABcDC AB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DbAdDDBCb 

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) AbBDBADaAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) cCbAdBcBDa

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT)    a  B B ac   BBbC 

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) aDCdAc AAACD cDDCcBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TEZEREN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 465,430 339,260 11 18 25 67 495

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 19 1 18,67 93 11,77 12,61 7,52

Fen 20 20 0 20,00 100 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 81 9 78,00 87 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBBcBCCDBcDaCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) dACDCABDcB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBaABACBcD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCBBDaABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCBAABBDDCAACABCADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALMİNA ERTÜRK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 494,203 339,260 1 1 1 2 11

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 20 0 20,00 100 11,77 12,61 7,52

Fen 20 20 0 20,00 100 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 89 1 88,67 99 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BDCCCACBDDACABADdBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCABDDBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDDDBBABCDBCAABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALP GÖNÜL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 471,644 339,260 4 9 14 37 313

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 17 2 16,33 82 11,77 12,61 7,52

Fen 20 20 0 20,00 100 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 83 6 81,00 90 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BDCdCACBDDACABADCBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DbABDcBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADaAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDDDBB BCaBCAABBcCA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARYA ALTUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 465,766 339,260 9 16 23 64 476

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 18 2 17,33 87 11,77 12,61 7,52

Fen 20 19 1 18,67 93 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 84 6 82,00 91 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCCCdCBDDACABADaBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCABDDBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDDDBBABCacCAABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCCAAAAAACDDBDDaDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASMİN ARAS 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 366,699 339,260 67 104 132 440 3753

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 5 4 3,67 37 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 4 3 3,00 30 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 7 2 6,33 32 11,77 12,61 7,52

Fen 20 13 2 12,33 62 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 54 16 48,67 54 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbbCCACBDDACABcDCBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DbAdDcBCb 

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBbd

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) cC cAB Ba 

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT)  C  D B  Ca C  BB b 

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN)  bC A  AAACDD DDdDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA GÖK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 378,318 339,260 61 97 121 404 3384

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 9 4 7,67 38 11,77 12,61 7,52

Fen 20 13 7 10,67 53 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 64 18 58,00 64 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCaCACBD ACABADCdAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCABDcBbAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADaAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABABDa

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT)  C ab  dBC BC  BBdCA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) dcCaAdAAAcCDDBDbbDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN ERDEM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 458,073 339,260 15 24 32 84 717

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 6 3 5,00 50 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 18 2 17,33 87 11,77 12,61 7,52

Fen 20 19 0 19,00 95 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 78 10 74,67 83 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBBABCbbBADCCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) dA DCbBDcB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBdD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) AcCBBDaABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCaAABBDDCAACABCADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) C AADDCCCDCDBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN ERTÜRK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 442,754 339,260 23 37 46 135 1224

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 18 2 17,33 87 11,77 12,61 7,52

Fen 20 18 2 17,33 87 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 77 13 72,67 81 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCCCACBaDACABADdcAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) cCAcDDBCbB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADadC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDaDBBABCaBCAABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CbCCAAAAAACDDBaDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYDA ŞEN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 465,766 339,260 9 16 23 64 476

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 18 2 17,33 87 11,77 12,61 7,52

Fen 20 19 1 18,67 93 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 84 6 82,00 91 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBBABCbbBADdCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDCABDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCBBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCBAABBDDbAACABCADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAAaDCCCDCDBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA UZUN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 409,023 339,260 44 74 92 282 2404

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 7 2 6,33 63 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 13 5 11,33 57 11,77 12,61 7,52

Fen 20 17 3 16,00 80 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 71 16 65,67 73 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BDCCCdCBDbdCABAcCdAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DdABDcBCA 

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBbC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT)  CDbDBaABCcBC ABBbbA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CaCCAAAAAACDaBDbCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR KILIÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 393,781 339,260 54 89 110 358 2913

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 13 2 12,33 62 11,77 12,61 7,52

Fen 20 16 4 14,67 73 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 66 18 60,00 67 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) B CCCdCBDabCbBcDCdAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCABbDBCbB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) cCbAABAdaC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACD DBB BCb C ABBAb 

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCCAAAAAACDadabCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ KALEM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 386,275 339,260 59 94 116 380 3130

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 13 7 10,67 53 11,77 12,61 7,52

Fen 20 14 6 12,00 60 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 68 22 60,67 67 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBccBCbDBcDCCABCdb

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDCbBDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCBBDCbaA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCBcdBBDbCAACABCdaBa

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) acbADbdCCDaDBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞAK ÇEBİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 410,890 339,260 43 73 91 275 2339

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 16 4 14,67 73 11,77 12,61 7,52

Fen 20 14 6 12,00 60 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 73 17 67,33 75 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCCCAdBDDAaABcDCdAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DdABDDBCbB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDbDBBABCacCAABBAdA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) bDCbAdAAAcdDaBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM AYDI N 575  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 423,243 339,260 35 60 76 231 1910

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 4 3 3,00 30 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 16 4 14,67 73 11,77 12,61 7,52

Fen 20 17 2 16,33 82 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 70 15 65,00 72 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbaCCACBDcACABADC AB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DbABDcBCbB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) cC   BcBDa

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDaDBaABCaBCAABBAaA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN)  DCCAAAAAcCcDBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY DEMİREK* 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 295,920 339,260 86 127 170 689 5824

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 5 5 3,33 17 11,77 12,61 7,52

Fen 20 7 12 3,00 15 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 48 31 37,67 42 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) AabBcdBdbbBADaCABCAd

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) dACDCdBacB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) dDCBBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT)    b  Bc   ACdcCd  B

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) dcAbDDbbCDb BaaaaAbc

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL KARAKOÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 392,285 339,260 55 90 111 362 2950

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 9 5 7,33 37 11,77 12,61 7,52

Fen 20 16 3 15,00 75 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 68 15 63,00 70 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCCCACBDDACABcDadAc

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCAdDDBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) cCDAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT)  CDa BBd Ca C dBBbC 

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) d CdAAAAAAdDDBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 0 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK BAYINDIR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 442,736 339,260 24 38 47 136 1226

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 15 3 14,00 70 11,77 12,61 7,52

Fen 20 19 0 19,00 95 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 78 9 75,00 83 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBBABddbdADCCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAbDCbBDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCBBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) bCBcABB DC cCABCADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCCCD DBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞIN CANDAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 375,151 339,260 64 100 124 415 3493

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 4 6 2,00 20 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 10 6 8,00 40 11,77 12,61 7,52

Fen 20 15 5 13,33 67 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 62 24 54,00 60 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBdbBCbbBADaCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAdcCbaDad

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCBBDdABc

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT)  b  ABBaDCAdbAcC DcB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAcDDCbCaCDBCDDaAAd

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇETİNDORUK TIRAŞOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 455,868 339,260 18 28 37 94 796

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 17 3 16,00 80 11,77 12,61 7,52

Fen 20 19 1 18,67 93 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 81 9 78,00 87 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCCCACBDDACABADCcbB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCABDbBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABcBDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDaDBBABCaBCAABBcCA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CcCCAAAAAACDDBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ERGÜNAY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 421,426 339,260 36 62 78 238 1969

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 15 4 13,67 68 11,77 12,61 7,52

Fen 20 16 4 14,67 73 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 74 15 69,00 77 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCCCACBDDACABADdddB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DbAdDDBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCbAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT)  CDbDBBcBCaBCcABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CcCbAcAAAACDDBDDaDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ÜLGER 549  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 365,100 339,260 69 106 134 447 3796

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 6 3 5,00 50 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 13 4 11,67 58 11,77 12,61 7,52

Fen 20 12 8 9,33 47 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 61 25 52,67 59 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) AaDBdbBCbDBADaCAcCbC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAbDb BDbB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBdD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCcBDaABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) DCBAABBcDCcbC cC  BB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDabCcCDcaDaBAdc

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ FIRAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 419,830 339,260 38 65 81 246 2027

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 13 6 11,00 55 11,77 12,61 7,52

Fen 20 19 1 18,67 93 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 72 17 66,33 74 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBdABCCbadDCCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) dAdDCbBDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCAaACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCcBDCABc

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) abBAABBaDdAbCABC DBa

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CcAADDCCCDCDBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ SEZGİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 435,036 339,260 30 48 59 174 1494

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 17 2 16,33 82 11,77 12,61 7,52

Fen 20 19 1 18,67 93 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 76 13 71,67 80 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BDbCCACBDcACbcADddAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCABDDBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBdDaAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABcBDa

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACD DBBbBCaBCAABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCCAAAAAACDDBDDaDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEM ILIK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 391,285 339,260 56 91 112 366 2988

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 15 4 13,67 68 11,77 12,61 7,52

Fen 20 16 3 15,00 75 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 68 20 61,33 68 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBdAaCdDacDadcBCAd

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDCbBDcB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) aBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCcBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCBdABBaDCAbCABC DBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CcAADDaCCD DaCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECESU KILIÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 461,537 339,260 12 19 27 74 606

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 4 2 3,33 33 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 20 0 20,00 100 11,77 12,61 7,52

Fen 20 19 1 18,67 93 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 77 8 74,33 83 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCCCACB DACABdDCBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DbAdDDBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADaAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) c  AAB Bc 

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDDDBBABCDBCAABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCCAAAAAACDDBDbCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN SARI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 304,381 339,260 83 124 166 670 5587

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 1 8 -1,67 -17 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 9 9 6,00 30 11,77 12,61 7,52

Fen 20 11 9 8,00 40 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 47 39 34,00 38 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) dDbccABC DacDaaABbdC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAbaCABDDc

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) cbCaacb dd

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) cacAdBBaDC bC aCAbdB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) dcAADbCdCbaDBaDDBAdc

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 1 0
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN YILMAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 456,786 339,260 17 27 35 90 761

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 17 2 16,33 82 11,77 12,61 7,52

Fen 20 20 0 20,00 100 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 81 8 78,33 87 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBcABCCDdcDaCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAbDbABDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCBBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) bCBAABB DCAACABCADcB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE VARDAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 420,068 339,260 37 63 79 243 2017

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 15 3 14,00 70 11,77 12,61 7,52

Fen 20 20 0 20,00 100 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 72 16 66,67 74 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) abCCdACBDDACAcADbdbB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCABDDBCbB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBdDabC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCbAABABDa

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDDDBac CDBC ABBdCA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE PINAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 360,798 339,260 70 107 137 457 3914

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 12 2 11,33 57 11,77 12,61 7,52

Fen 20 13 6 11,00 55 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 58 24 50,00 56 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) B CbCdCBbDcCcBcDCBbB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCAcDcBCdB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBcDabC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) cCbAABABDa

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT)  CD  BBA CaBC AB dCA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) dDCbdcAAAACDD DbCaBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BEREN ÜSTÜNGÜN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 325,909 339,260 80 119 160 597 4972

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 7 6 5,00 25 11,77 12,61 7,52

Fen 20 9 8 6,33 32 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 54 25 45,67 51 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) Bb bbAdBDbACABcDCBcB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCABcDBCbB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBaBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAAaABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) cb D   Adb  CdA BAbA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CbCbAd  AcCDDaaDaaB 

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 446,786 339,260 20 32 41 114 1094

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 17 3 16,00 80 11,77 12,61 7,52

Fen 20 18 2 17,33 87 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 80 10 76,67 85 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) AcDBdABCCbBcDCCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDCABDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCcBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) cCBAABBaDCAACABCADdB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDabCDCDBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NİSAN GÜRKAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 400,909 339,260 49 82 102 315 2682

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 5 4 3,67 37 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 10 3 9,00 45 11,77 12,61 7,52

Fen 20 14 5 12,33 62 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 67 13 62,67 70 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBcABC DBADCCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAbcCb DcB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCBBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) a  bABBcDC  CA C  BB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CcAADDCdCbbDBCDDdA A

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YILMAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 412,017 339,260 42 71 88 267 2283

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 17 3 16,00 80 11,77 12,61 7,52

Fen 20 14 6 12,00 60 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 72 18 66,00 73 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCCbACBaDACABADaBdB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DbABDcBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBdC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BaDAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDDDBBbBCaBCAABBcCA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) dDCCAAAAAcCDadaDaDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİREFE İYİLİKSEVE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 396,137 339,260 52 87 108 344 2826

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 3 7 0,67 7 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 11 5 9,33 47 11,77 12,61 7,52

Fen 20 18 2 17,33 87 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 65 21 58,00 64 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) AcDBBABCbbBADaCABbAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAbDCcBDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADbcdbabBc

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCd ABBcbC dCABCAD  

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) dAAADDCCCDCDBCDaBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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0
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80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ATLAS AKSOY EZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 404,736 339,260 48 81 100 304 2550

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 13 2 12,33 62 11,77 12,61 7,52

Fen 20 19 1 18,67 93 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 69 16 63,67 71 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) AaDadABCCbBdDCaABCdd

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDCbBDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBdD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) AcdBBDbABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT)   aAABBaDC ACABC D B

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCdCDCDBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ATMACA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 351,426 339,260 73 112 147 497 4234

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 7 8 4,33 22 11,77 12,61 7,52

Fen 20 13 6 11,00 55 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 61 23 53,33 59 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBdcBCbbacDCaABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDCABDbB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCcBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) cCB ABBabC baAc  c a

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) dAAADDCCCbaDB bDdAdA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH AHMADI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 404,831 339,260 47 80 99 303 2547

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 12 3 11,00 55 11,77 12,61 7,52

Fen 20 18 2 17,33 87 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 70 14 65,33 73 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) d CbCAaBDDcCAccDCBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCAcDDBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBcDBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) cCDAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACD DBad C  C ABBbCA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) bDCCAAAAAACDDBDbCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEVZİ ARABALI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 471,268 339,260 5 10 16 40 331

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 18 2 17,33 87 11,77 12,61 7,52

Fen 20 20 0 20,00 100 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 85 5 83,33 93 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBBABCCbBADCaABCdC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDCABDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCBBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCBAABBDDCAcCABCADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA PİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 457,142 339,260 16 26 34 88 747

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 18 2 17,33 87 11,77 12,61 7,52

Fen 20 20 0 20,00 100 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 82 8 79,33 88 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBdcBCbbaADCCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDCABDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCAaACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCBBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCBAABBDDCAcCABCADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKKI TUNCİL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 353,133 339,260 72 111 145 487 4173

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 1 2 0,33 3 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 9 4 7,67 38 11,77 12,61 7,52

Fen 20 18 2 17,33 87 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 55 21 48,00 53 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) caDBdcBCbbacDdCABdAa

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDCABDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCA*ACBdD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG)    cdD    

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aC cABBD C dbAB    B

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCCCDaDBCDDBAbA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 0 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL EFE EROL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 417,055 339,260 39 66 83 250 2109

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 16 4 14,67 73 11,77 12,61 7,52

Fen 20 17 3 16,00 80 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 73 17 67,33 75 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) aDCCCAbBcDACABdDacAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCABDaBCdB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADaAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABABDa

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDDDBabBCDcCAABBAbA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CaCdAbAAAACDDBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN ALİ DOĞAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 479,559 339,260 2 3 6 21 142

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 16 1 15,67 78 11,77 12,61 7,52

Fen 20 20 0 20,00 100 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 85 2 84,33 94 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBBABCCDBADCCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDCABDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCcBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCB ABB DCAACA CADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİRA YAVUZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 439,710 339,260 27 44 54 154 1337

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 17 3 16,00 80 11,77 12,61 7,52

Fen 20 18 2 17,33 87 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 77 13 72,67 81 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) abCCCACBDDACABADCdbB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCABDDBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBdDaAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) cCbAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDDDcBdBCaBCAABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) bDCCAAAAAACDaBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLBEY ERSÖZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 470,514 339,260 7 12 18 44 354

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 18 1 17,67 88 11,77 12,61 7,52

Fen 20 17 2 16,33 82 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 83 5 81,33 90 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBBABCCDBADCCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) aAbDCABDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCBBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCBAABB DCAACABCADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAAaDC CDCDBCDDBbAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ARTUKSÜER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 434,215 339,260 31 49 60 178 1525

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 6 2 5,33 53 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 18 2 17,33 87 11,77 12,61 7,52

Fen 20 17 2 16,33 82 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 74 12 70,00 78 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbbCCdCBDDACABcDC AB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DbABDcBC  

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BbDAABABDa

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDDDBBcBCaBCAABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN)  DCdAAAAAACDDBDbCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM DEMİRKAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 300,819 339,260 85 126 168 679 5698

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 8 9 5,00 25 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 2 4 0,67 7 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 5 2 4,33 43 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 7 6 5,00 25 11,77 12,61 7,52

Fen 20 13 7 10,67 53 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 42 31 31,67 35 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) cbCCaA B  ACcaccdBbB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR)  b caD  Ac

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADabb

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) c D AB BDa

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACaba B    cC bBBd A

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) bDCbAAcAAAdDDBaDbbBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 0 2 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM TURAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 387,688 339,260 57 92 114 378 3090

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 10 5 8,33 42 11,77 12,61 7,52

Fen 20 18 2 17,33 87 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 64 21 57,00 63 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) AcDBBbBCCbBdDaCABCdC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAdDCbBabB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) AbCcBDaABc

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aC c BBbDC dCAc  DBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCCCDbDBCDDaAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK DURĞ UT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 240,331 339,260 91 132 186 873 7448

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 10 5,67 28 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 3 7 0,67 7 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 2 6 0,00 0 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 4 13 -0,33 -2 11,77 12,61 7,52

Fen 20 7 12 3,00 15 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 31 52 13,67 15 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) AD BdbBdaDBcDCbdBdcd

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) adbcCbdaDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) adCABAdBdD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG)  bbccDadB 

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) bacd Ba ba dCbBacacB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) dAdAbaCdbabD CDbabdA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 0 2 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 2 0
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ECE YILMAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 435,769 339,260 29 47 58 170 1476

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 15 3 14,00 70 11,77 12,61 7,52

Fen 20 19 1 18,67 93 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 77 11 73,33 81 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) AcDBdABCCDBcDCCAcCdC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDCABcDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCcBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCcAABdD CAACA CADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCbCDCDBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL EFE CEYLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 333,308 339,260 79 118 156 564 4758

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 3 6 1,00 10 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 13 7 10,67 53 11,77 12,61 7,52

Fen 20 12 8 9,33 47 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 53 36 41,00 46 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) cbDBBbBbbbBcDCCcBadC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAacbd Daa

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) AbCddDbABd

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aacAABBaDCAbbABCdDBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) dAdADbddCbCDBdDDBAcA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADRİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 295,076 339,260 87 128 171 697 5850

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 4 9,67 48 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 4 3 3,00 15 11,77 12,61 7,52

Fen 20 4 8 1,33 7 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 44 20 37,33 41 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) A  Bd  CCbcADCCcBCA 

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAdDCbBcDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCBBDCbaA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT)   d   B     C a bDB 

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) Cb  aa  aa Dd DD  dd

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA CAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 374,136 339,260 65 101 125 418 3526

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 7 2 6,33 63 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 8 5 6,33 32 11,77 12,61 7,52

Fen 20 13 6 11,00 55 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 61 19 54,67 61 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBBA CCbBADaCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDCA Dba

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABdCBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) cDCBBDaABc

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) c  cABB DC dbAc  D B

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) dAAbDDaCCbCDBCbbBA A

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 2 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MAYA TIKIROĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 303,819 339,260 84 125 167 672 5600

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 10 10 6,67 33 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 3 7 0,67 7 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 3 7 0,67 7 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 8 6 6,00 30 11,77 12,61 7,52

Fen 20 12 8 9,33 47 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 44 40 30,67 34 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBdbcdCaBADCadcCdb

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAbDacdbbc

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DcaABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) bDacBDbcad

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) a  dbBBa CbcCABC  B 

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCbdbbDcCaDBAcb

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 2 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE DAĞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 315,374 339,260 81 120 162 636 5288

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 7 6,67 33 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 5 4 3,67 37 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 8 5 6,33 32 11,77 12,61 7,52

Fen 20 12 5 10,33 52 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 44 26 35,33 39 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) Ac BdbBC  acDaCABCc 

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAbDCAabb 

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCAaACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG)  c cdDa   

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) ca  ABBc C bCAB  aB 

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CcAADaCbCD  BCDDa dA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ALTAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 376,204 339,260 63 99 123 410 3464

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 10 4 8,67 43 11,77 12,61 7,52

Fen 20 17 2 16,33 82 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 63 18 57,00 63 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) A DBBcBC bBADdabBddC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDCbBaDd

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBdD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) AcCBBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aC AABBaDCAbC  C   a

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCCCDdDBaDDBA A

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 0 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN DUMANLI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 461,057 339,260 13 21 29 76 621

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 18 1 17,67 88 11,77 12,61 7,52

Fen 20 19 1 18,67 93 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 81 7 78,67 87 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbbCCACBDDACABADCBdB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DbABDDBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDB DBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCcAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACD DBBbBCDBCAABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCCAAAAAACDDBaDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN YEŞİL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 335,358 339,260 78 117 155 553 4696

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 14 2 13,33 67 11,77 12,61 7,52

Fen 20 7 11 3,33 17 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 57 25 48,67 54 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BDCaadCB  caAcdDCdbB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DbABDaBCbB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACD DBBcBC BC  BBcCA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) abCdAd A AdbDaaDCbcd

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEY ÖZPINAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 447,334 339,260 19 31 40 112 1082

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 17 3 16,00 80 11,77 12,61 7,52

Fen 20 19 1 18,67 93 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 79 11 75,33 84 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCCCACBbDACAcADaBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCABDaBCdB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADaAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDDDBBbcCaBCAABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCCAAAAAACDDBDDaDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRA AKDOĞAN 620  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 446,412 339,260 21 33 42 118 1104

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 16 4 14,67 73 11,77 12,61 7,52

Fen 20 19 1 18,67 93 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 80 10 76,67 85 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) AcDBdbBCCDBADdCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAbDCABDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCBBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCcAABBcDCAdCABCADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCCCDCDBCDDBAdA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ALBAYRAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 428,853 339,260 33 55 71 204 1708

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 15 5 13,33 67 11,77 12,61 7,52

Fen 20 20 0 20,00 100 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 77 13 72,67 81 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) aabCdACBbDACAcADdBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DdABDDBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDaDBBbcCaBCAABBbCA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR KESKİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 372,550 339,260 66 102 127 423 3589

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 6 1 5,67 28 11,77 12,61 7,52

Fen 20 13 7 10,67 53 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 62 14 57,33 64 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) A DBBABCaDBADCacBCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAbDCABDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCcBDCcBA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT)      BB  CA C cC    

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) dcAAaDabCDdDBCDaBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLSU NAZ AKTAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 470,974 339,260 6 11 17 41 337

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 19 1 18,67 93 11,77 12,61 7,52

Fen 20 18 2 17,33 87 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 83 7 80,67 90 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BDbCCACBDDACABADCBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCABDDBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADaAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCcAABABDa

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDDDBBcBCDBCAABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCCAAAAAACDaBaDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER BUDAK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 336,371 339,260 76 115 153 546 4660

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 7 8,67 43 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 6 3 5,00 50 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 6 5 4,33 22 11,77 12,61 7,52

Fen 20 14 5 12,33 62 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 53 23 45,33 50 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) a CbCbCB aACABcDaBbB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCABDcBCbc

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDB DBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCc ABcBDa

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT)  C ac B  C c  ABBdb 

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCdAbAAAAdDD aDdDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SADİ SÜTÜTEMİZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 414,627 339,260 41 69 86 258 2180

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 3 13,00 65 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 7 2 6,33 63 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 7 2 6,33 63 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 15 1 14,67 73 11,77 12,61 7,52

Fen 20 16 3 15,00 75 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 69 11 65,33 73 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) A  BcABC bBADCCABCdC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDC BDcc

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADaBBD ABc

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) cC AABB DC ACABC DBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADD CbbCDBbDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ KESKİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 246,663 339,260 89 130 184 856 7282

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 6 6 4,00 20 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 4 3 3,00 30 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 1 6 -1,00 -10 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 4 3 3,00 15 11,77 12,61 7,52

Fen 20 4 7 1,67 8 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 26 28 16,67 19 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) B d b  c  Aab AbCB B

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DdAcD  C a

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) AaBDBAcBAd

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) d bb c aDd

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT)      dB    cC  cBA  

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) C a b  dcc  a DD  cC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 0 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 0 1 0
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 0 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 0 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ PÜSKÜL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 426,356 339,260 34 58 74 216 1787

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 14 4 12,67 63 11,77 12,61 7,52

Fen 20 16 3 15,00 75 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 75 12 71,00 79 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BDCCdbCBDDAaABADCBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DaABDDBCdB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACD DBa cCaBCAABBcCA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN)  bCCAbAAAACDDdDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN ERİŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 466,940 339,260 8 14 21 58 448

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 17 3 16,00 80 11,77 12,61 7,52

Fen 20 19 1 18,67 93 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 83 7 80,67 90 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCCCACBDDACABADCBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCAdDDBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBcDBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDaDBBABCacCAABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCdAAAAAACDDBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ASAL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 348,905 339,260 74 113 148 504 4298

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 7 9 4,00 20 11,77 12,61 7,52

Fen 20 14 6 12,00 60 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 57 28 47,67 53 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) A DBdABCbbdADaCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAaDbdBDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) AabBBDaAab

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) cC cdBBDDadbbA b a B

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) dAAAaDbCCDaDBCDDaAdA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 1 0
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA ALTU NTEPE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 395,817 339,260 53 88 109 346 2837

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 10 4 8,67 43 11,77 12,61 7,52

Fen 20 17 1 16,67 83 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 65 16 59,67 66 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbbCCdCBD ACAcADCBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DdABcDBCdB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCcbABcBDa

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT)  CD D B aCcBC dBBbC 

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCCAA AA CDaBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 0 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA BOZKURT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 285,558 339,260 88 129 175 725 6118

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 8 10 4,67 23 11,77 12,61 7,52

Fen 20 8 12 4,00 20 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 46 42 32,00 36 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADbBddBCdbBcDaaAcbAb

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAbcCbBDbB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABAdBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) cbCBBDaABd

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) bCabdBBaDCAcaAcdb  B

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) bcAADDCbdcbbcCbDdAbd

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDEM SERİNOVA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 400,593 339,260 51 84 104 318 2692

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 16 3 15,00 75 11,77 12,61 7,52

Fen 20 15 5 13,33 67 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 69 20 62,33 69 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BDbCCdCBbaACABcDdBbB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCABDDBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) cCaAABddDd

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACD DBBABCacCAABBbCA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) dDCdAAAAAcCDDBabCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRAN ÇİFTÇİİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 440,129 339,260 26 42 52 150 1324

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 3 7 0,67 7 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 18 2 17,33 87 11,77 12,61 7,52

Fen 20 16 4 14,67 73 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 73 17 67,33 75 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BDCCCACBDDACABcDCBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DbABDbBCbB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) cbbAABcdaa

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDaDBBABCaBCAABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) dbCCAAAAAcCDaBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA ÖZCAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 353,596 339,260 71 110 144 485 4159

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 6 1 5,67 57 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 6 7 3,67 18 11,77 12,61 7,52

Fen 20 16 4 14,67 73 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 56 24 48,00 53 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADbBdbBCCDaADdCABbAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAbcCbBDcc

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBaABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) AbCBBDC   

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) a  dAdBaDC baAcC    

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDdCCbCaBCDDBAdA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 0 0 0
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA İLHAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 335,500 339,260 77 116 154 552 4692

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 5 5 3,33 33 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 6 5 4,33 22 11,77 12,61 7,52

Fen 20 15 5 13,33 67 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 52 29 42,33 47 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) aDCCddCaDbACABcDadAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DbABaDBCcc

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBAbBAb

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) cCbbABcBDa

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT)  Ca a cba   C  BB CA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) bDCCAdAAAAdDDcDDbDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA GÖZLÜ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 474,597 339,260 3 7 11 30 246

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 20 0 20,00 100 11,77 12,61 7,52

Fen 20 20 0 20,00 100 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 85 5 83,33 93 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCCbACBDDACABcDCdAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCAdDDBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDDDBBABCDBCAABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT DEMİRKIRAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 408,932 339,260 45 75 94 284 2407

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 15 5 13,33 67 11,77 12,61 7,52

Fen 20 17 3 16,00 80 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 69 21 62,00 69 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) AbDBcABaCbBcDCCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAbDCAdDaB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABbCBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADbBBaaABc

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCBbABBDDCAdCABCccBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CcAADDCbCDdDBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TUNALI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 433,520 339,260 32 50 62 181 1544

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 15 5 13,33 67 11,77 12,61 7,52

Fen 20 18 1 17,67 88 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 76 12 72,00 80 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBBA CCbBcDaCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAbDCABDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBdD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCBdDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) adBAABBaDCAACAdCADcB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADbCCCDCDBCDD AAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ULU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 366,070 339,260 68 105 133 442 3764

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 4 5 2,33 23 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 11 5 9,33 47 11,77 12,61 7,52

Fen 20 14 3 13,00 65 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 60 21 53,00 59 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) bc BBbBCbbBdDCCABCdC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) cAdDCc Dcc

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCcBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) cC  dBBaDC AbABC DcB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCdCb bBCDDBA  

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT KIRÇAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 438,478 339,260 28 45 55 160 1386

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 17 3 16,00 80 11,77 12,61 7,52

Fen 20 19 1 18,67 93 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 78 12 74,00 82 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDadcBCCbBcDaCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDCABDbB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCBBDaABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCBAABBDDCAACAcCADBa

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCbCDCDBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF CEM ÇİÇEK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 400,835 339,260 50 83 103 317 2685

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 6 4 4,67 47 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 14 6 12,00 60 11,77 12,61 7,52

Fen 20 18 2 17,33 87 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 68 21 61,00 68 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) A DBdbBCCcBcDCCABaAd

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAdDCbBDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCAaACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) AbCcBDaABc

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCBbABBcDdAACABCAaBa

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCCCDbDBCDaBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ERAY DURGUT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 459,582 339,260 14 22 30 78 672

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 19 1 18,67 93 11,77 12,61 7,52

Fen 20 17 3 16,00 80 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 81 9 78,00 87 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCCCACBDDACABADaBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DdAcDcBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDDDBBABCbBCAABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) aDCCAcAAAACDDBaDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KÜÇÜKKARIŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 387,183 339,260 58 93 115 379 3103

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 8 2 7,33 73 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 12 6 10,00 50 11,77 12,61 7,52

Fen 20 17 3 16,00 80 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 66 22 58,67 65 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBdbBCbDBADaCAcbAd

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAdDCdBDaB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBdD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADdBBDaABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCB dBBcDC dCAcCADcB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) dAAADDaCCbCDBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AYAYDIN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 441,976 339,260 25 40 49 140 1254

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 16 3 15,00 75 11,77 12,61 7,52

Fen 20 17 3 16,00 80 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 77 12 73,00 81 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BDCCCACBDDACABADddAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DdAdDaBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABABDa

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDa BBABCcaCAABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCCAbAAAACDaBDDaDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AKİMCILAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 443,592 339,260 22 35 44 128 1188

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 10 0 10,00 100 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 17 2 16,33 82 11,77 12,61 7,52

Fen 20 20 0 20,00 100 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 78 11 74,33 83 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) abCCCdCBDDACABADdccB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCABDDBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCbAABcBDa

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDaDBBABCaBC ABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KARAER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 415,660 339,260 40 67 84 256 2152

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 13 4 11,67 58 11,77 12,61 7,52

Fen 20 16 3 15,00 75 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 71 15 66,00 73 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCCCACBDDACABcDbBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DbABcDBCba

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABABDa

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT)  CDcDBB BaaaC ABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) aDC AAAAAAdDDBDbCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 378,257 339,260 62 98 122 405 3386

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 7 3 6,00 60 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 3 2 2,33 23 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 13 4 11,67 58 11,77 12,61 7,52

Fen 20 16 3 15,00 75 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 60 20 53,33 59 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BcadbACBcDcaABAD BAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCABccBCcB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADaAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG)  ab  B BD 

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACD D BdBCaBC dBBAdA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) dDCbAdAAAACDDB DCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 0 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEPSENA ŞEKER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 310,112 339,260 82 122 164 657 5446

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 9 6,00 30 12,51 13,01 9,39

Tarih 10 5 5 3,33 33 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 5 2 4,33 22 11,77 12,61 7,52

Fen 20 11 7 8,67 43 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 48 25 39,67 44 61,42 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCCaddB  dCAccDdBbB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) cbAcDDBCbc

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBD*ADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABABDa

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT)  C    Bb  a    BB  A

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN)  bCdAA AAAdDaabbCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLAL HAMARAT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 244,310 339,260 90 131 185 861 7339

Katılımlar: 91 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih 10 1 3 0,00 0 6,71 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 7 1 6,67 67 9,02 9,09 8,02

İngilizce 10 6 2 5,33 53 6,86 7,05 4,07

Matematik 20 0 1 -0,33 -2 11,77 12,61 7,52

Fen 20 8 2 7,33 37 14,56 15,03 10,26

Toplam: 90 22 9 19,00 21 61,42 63,72 44,37

Sözel (TAR) c Ac b    

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) A BDBADB d

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCaAABd D 

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT)  b                  

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN)   C Ab AAA D  a  DB 

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 0 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 0 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 0 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 0 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 0 1 0
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 0 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 0 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 0 0 0
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 0 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KIVANÇ KAT 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 466,962 339,260 4 13 20 57 447

Katılımlar: 21 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,00 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,78 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,38 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,60 7,05 4,07

Matematik 20 17 3 16,00 80 14,86 12,61 7,52

Fen 20 20 0 20,00 100 16,60 15,03 10,26

Toplam: 90 83 7 80,67 90 72,22 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCCCACBDDACABADdBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCAdDbBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDDDaBbBCaBCAABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU ERKAYA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 474,613 339,260 3 6 10 29 243

Katılımlar: 21 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,00 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,78 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,38 9,09 8,02

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,60 7,05 4,07

Matematik 20 18 2 17,33 87 14,86 12,61 7,52

Fen 20 20 0 20,00 100 16,60 15,03 10,26

Toplam: 90 83 7 80,67 90 72,22 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCCCACBDDACABADCBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCABDDBCbB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCcAABcBDa

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDbDBBABCaBCAABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAY COŞKUN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 445,836 339,260 9 34 43 122 1122

Katılımlar: 21 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,00 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,78 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,38 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,60 7,05 4,07

Matematik 20 15 3 14,00 70 14,86 12,61 7,52

Fen 20 16 3 15,00 75 16,60 15,03 10,26

Toplam: 90 79 8 76,33 85 72,22 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBBABCCbBADCCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAdDCABDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCBBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) DCBc BBbDCAdCABC DBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCCCD cBCDadAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 0 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA AKTAŞ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 406,560 339,260 17 78 97 294 2484

Katılımlar: 21 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 5 11,33 57 15,00 13,01 9,39

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,78 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,38 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,60 7,05 4,07

Matematik 20 13 2 12,33 62 14,86 12,61 7,52

Fen 20 17 3 16,00 80 16,60 15,03 10,26

Toplam: 90 70 13 65,67 73 72,22 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDaBA C bBcDadABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAdDCdaDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCBBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCaAABB DC ACABC   B

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAAaDCdCDdDBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK HAMALOĞLU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 429,001 339,260 15 54 70 203 1700

Katılımlar: 21 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,00 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,78 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,38 9,09 8,02

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,60 7,05 4,07

Matematik 20 15 5 13,33 67 14,86 12,61 7,52

Fen 20 18 2 17,33 87 16,60 15,03 10,26

Toplam: 90 75 15 70,00 78 72,22 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCCCdCBDbACABADdBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DbABcDBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) cCDAABABDa

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDbbBaABCcBCAABBdCA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCbAAAAAACDaBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE ÇATAL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 475,518 339,260 2 4 8 27 215

Katılımlar: 21 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,00 13,01 9,39

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,78 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,38 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,60 7,05 4,07

Matematik 20 19 1 18,67 93 14,86 12,61 7,52

Fen 20 18 2 17,33 87 16,60 15,03 10,26

Toplam: 90 85 5 83,33 93 72,22 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCCCACBDDACABADCBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCABDDBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCcAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDaDBBABCDBCAABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCCAAAAAcCDDBaDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ AKBABA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 425,230 339,260 16 59 75 221 1839

Katılımlar: 21 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,00 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,78 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,38 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,60 7,05 4,07

Matematik 20 14 4 12,67 63 14,86 12,61 7,52

Fen 20 13 6 11,00 55 16,60 15,03 10,26

Toplam: 90 74 13 69,67 77 72,22 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBBABCCDBADCCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDCbBDDc

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCBBDdABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) cC dABBD CAdCAcCADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) dcAAbDCCC dDBCDDcAdA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 1 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİNSU AKIN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 461,232 339,260 5 20 28 75 616

Katılımlar: 21 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 15,00 13,01 9,39

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,78 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 9,38 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,60 7,05 4,07

Matematik 20 18 1 17,67 88 14,86 12,61 7,52

Fen 20 18 2 17,33 87 16,60 15,03 10,26

Toplam: 90 82 5 80,33 89 72,22 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBBdBCC BADCCcBCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDCABDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACB D

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCBBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCBAABB DCAACABCADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCdCDCDBCDDBAdA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ÇINAR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 385,435 339,260 19 95 117 381 3160

Katılımlar: 21 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 15,00 13,01 9,39

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,78 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 9,38 9,09 8,02

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,60 7,05 4,07

Matematik 20 12 7 9,67 48 14,86 12,61 7,52

Fen 20 18 2 17,33 87 16,60 15,03 10,26

Toplam: 90 64 24 56,00 62 72,22 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADaBdAcCb acDCCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) cAbDCbBDDa

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) aBCABdbBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCBBDaABc

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) cbdbABBaDCAbCABa DBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CcAADDCCCbCDBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 0 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 1 50
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE KARACA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 454,763 339,260 7 29 38 96 833

Katılımlar: 21 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,00 13,01 9,39

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,78 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,38 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,60 7,05 4,07

Matematik 20 18 2 17,33 87 14,86 12,61 7,52

Fen 20 17 3 16,00 80 16,60 15,03 10,26

Toplam: 90 82 8 79,33 88 72,22 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBBbBCCaBcDCCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDCABDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCBBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCBAABBaDCAACABCADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADbCbCDCDBCDDBAdA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE YAMAN ÜNAL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 486,485 339,260 1 2 2 11 61

Katılımlar: 21 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,00 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,78 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,38 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,60 7,05 4,07

Matematik 20 20 0 20,00 100 14,86 12,61 7,52

Fen 20 19 1 18,67 93 16,60 15,03 10,26

Toplam: 90 87 3 86,00 96 72,22 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBBABCCbBADCCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDCABDbB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCBBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) DCBAABBDDCAACABCADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCCCDCDBCDaBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA KIRAYLAR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 439,717 339,260 12 43 53 153 1336

Katılımlar: 21 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,00 13,01 9,39

Tarih 10 7 3 6,00 60 7,78 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,38 9,09 8,02

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,60 7,05 4,07

Matematik 20 19 1 18,67 93 14,86 12,61 7,52

Fen 20 16 4 14,67 73 16,60 15,03 10,26

Toplam: 90 75 15 70,00 78 72,22 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBBABCCDddDaCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) aACDCABacB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCAaACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) AbCcBDaABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) DCBbABBDDCAACABCADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) dcAAaDCCCDaDBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKÇE NAZ TURAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 435,815 339,260 13 46 57 169 1473

Katılımlar: 21 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,00 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,78 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,38 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,60 7,05 4,07

Matematik 20 13 5 11,33 57 14,86 12,61 7,52

Fen 20 19 1 18,67 93 16,60 15,03 10,26

Toplam: 90 77 11 73,33 81 72,22 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCCCACaDDACABADCdAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DdABDDBCdB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDbDBBddC Bd ABBbCA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCCAAAAAAdDDBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ŞENTÜRK 1905 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 370,778 339,260 20 103 130 430 3639

Katılımlar: 21 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,00 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,78 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,38 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,60 7,05 4,07

Matematik 20 10 7 7,67 38 14,86 12,61 7,52

Fen 20 14 6 12,00 60 16,60 15,03 10,26

Toplam: 90 64 23 56,33 63 72,22 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbddbACBDDACABADCdbB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) aCABDDBCdB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADaAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) cCDAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT)  CDaDcB  CacCcABBdbA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) aaCdAdcAAAdDDBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 0 2 0
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ASLAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 441,706 339,260 11 41 50 144 1268

Katılımlar: 21 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,00 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,78 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,38 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,60 7,05 4,07

Matematik 20 18 2 17,33 87 14,86 12,61 7,52

Fen 20 18 2 17,33 87 16,60 15,03 10,26

Toplam: 90 78 12 74,00 82 72,22 63,72 44,37

Sözel (TÜR) AcDBdABCCbaADbCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAdDCABcDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCAaACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCBBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCBdABBDDCAACABCADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAAaDCCCDbDBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY ÇEBİ 1967 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 355,984 339,260 21 108 141 477 4078

Katılımlar: 21 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 6 11,00 55 15,00 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,78 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,38 9,09 8,02

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,60 7,05 4,07

Matematik 20 9 8 6,33 32 14,86 12,61 7,52

Fen 20 13 7 10,67 53 16,60 15,03 10,26

Toplam: 90 61 25 52,67 59 72,22 63,72 44,37

Sözel (TÜR) Bbd dcCBDaACABcDCBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCABDDBCbB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) cCbAABcBDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) b cDa BA CaaCbdBBcCA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) bDCCAdAAAcdDDcDbdDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN EFE MALKOÇ 79244 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 432,135 339,260 14 52 66 189 1587

Katılımlar: 21 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,00 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,78 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,38 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,60 7,05 4,07

Matematik 20 15 4 13,67 68 14,86 12,61 7,52

Fen 20 19 1 18,67 93 16,60 15,03 10,26

Toplam: 90 76 13 71,67 80 72,22 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBdbBCCbBcDdCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAbDCbBDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) AbCBBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCB ABBaDCdACABCAcBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCbCDCDBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN KAYA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 449,946 339,260 8 30 39 107 993

Katılımlar: 21 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 15,00 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,78 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,38 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,60 7,05 4,07

Matematik 20 18 2 17,33 87 14,86 12,61 7,52

Fen 20 19 1 18,67 93 16,60 15,03 10,26

Toplam: 90 80 10 76,67 85 72,22 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbdCCAaBDDACABcDCBcB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCABDDBCcB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) aCDAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDaDBBABCaBCAABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCCAAAAAcCDDBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RİMA BAİKOĞLU 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 442,959 339,260 10 36 45 132 1219

Katılımlar: 21 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 15,00 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,78 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 9,38 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,60 7,05 4,07

Matematik 20 18 2 17,33 87 14,86 12,61 7,52

Fen 20 18 2 17,33 87 16,60 15,03 10,26

Toplam: 90 77 13 72,67 81 72,22 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCCCACBDDACABcDCdAd

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCABDDBCba

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADaAd

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) cCDAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDDDBBAaCaBCAABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCbAAAAAACDDBDbCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 0 2 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELA KAYA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 404,916 339,260 18 79 98 301 2543

Katılımlar: 21 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 15,00 13,01 9,39

Tarih 10 6 4 4,67 47 7,78 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,38 9,09 8,02

İngilizce 10 7 3 6,00 60 8,60 7,05 4,07

Matematik 20 17 3 16,00 80 14,86 12,61 7,52

Fen 20 18 2 17,33 87 16,60 15,03 10,26

Toplam: 90 69 21 62,00 69 72,22 63,72 44,37

Sözel (TÜR) AcDBdABCbaacDaCAcbAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) aAdDCcBDcB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) AaCBBDaABc

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCBdABBDDCAACAcCADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCCCbCDBCDaBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELA OKUR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 457,732 339,260 6 25 33 85 730

Katılımlar: 21 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,00 13,01 9,39

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,78 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,38 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,60 7,05 4,07

Matematik 20 18 2 17,33 87 14,86 12,61 7,52

Fen 20 18 2 17,33 87 16,60 15,03 10,26

Toplam: 90 82 8 79,33 88 72,22 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCdCACBDDACABADdBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCABDDBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBdDBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDaDBBABCaBCAABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) dDCCAAAAAACDaBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LEVENT ALİ YAYLA 127 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 422,483 339,260 3 61 77 234 1935

Katılımlar: 3 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 16,00 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 8,67 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,11 7,05 4,07

Matematik 20 16 4 14,67 73 16,00 12,61 7,52

Fen 20 14 6 12,00 60 15,11 15,03 10,26

Toplam: 90 75 15 70,00 78 74,89 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BDCCCACBDDACAccDdBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DbABaDBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDbDBBABCaBCAABBddA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) aDbbAbAAAACDacDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 0 1 0
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZİF EFE KAPLAN 220 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 475,187 339,260 1 5 9 28 222

Katılımlar: 3 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 16,00 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,11 7,05 4,07

Matematik 20 20 0 20,00 100 16,00 12,61 7,52

Fen 20 18 2 17,33 87 15,11 15,03 10,26

Toplam: 90 85 5 83,33 93 74,89 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBBABCCbBcDCCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDCABDbB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCBBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) DCBAABBDDCAACABCADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADbCCCcCDBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNİL SIÇRAR 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 427,932 339,260 2 57 73 209 1741

Katılımlar: 3 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 16,00 13,01 9,39

Tarih 10 10 0 10,00 100 8,67 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 9,09 8,02

İngilizce 10 8 2 7,33 73 9,11 7,05 4,07

Matematik 20 14 2 13,33 67 16,00 12,61 7,52

Fen 20 17 3 16,00 80 15,11 15,03 10,26

Toplam: 90 75 11 71,33 79 74,89 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBBABCCbacDCaABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDCABDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCcBaCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) DC  ABBaDCAAbA C DBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDabCDbDBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ EREN İŞERİ 13200 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 354,894 339,260 4 109 143 479 4107

Katılımlar: 4 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 6 10,00 50 14,16 13,01 9,39

Tarih 10 6 2 5,33 53 7,83 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,67 9,09 8,02

İngilizce 10 7 2 6,33 63 8,42 7,05 4,07

Matematik 20 8 4 6,67 33 13,34 12,61 7,52

Fen 20 14 5 12,33 62 15,42 15,03 10,26

Toplam: 90 57 19 50,67 56 68,84 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BcCCCAdaDDAaAcADdB  

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) D ABDcBCd 

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCD ABcBDa

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) A D D ac  c C bBB CA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCCAAbAAACbaB baDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 1 0 50
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 0 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 0 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU NAZ BENGÜL 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 466,061 339,260 1 15 22 62 465

Katılımlar: 4 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,16 13,01 9,39

Tarih 10 10 0 10,00 100 7,83 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,67 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,42 7,05 4,07

Matematik 20 18 2 17,33 87 13,34 12,61 7,52

Fen 20 18 2 17,33 87 15,42 15,03 10,26

Toplam: 90 84 6 82,00 91 68,84 63,72 44,37

Sözel (TÜR) AcDBBABCdDBADCCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDCABDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCBBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCdAABBDDCAACABCADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADbCbCDCDBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE GİRAY KURT 324 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 419,882 339,260 3 64 80 244 2022

Katılımlar: 4 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,16 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 7,83 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,67 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,42 7,05 4,07

Matematik 20 16 4 14,67 73 13,34 12,61 7,52

Fen 20 16 4 14,67 73 15,42 15,03 10,26

Toplam: 90 74 16 68,67 76 68,84 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBcABCCbBcDaCABbAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDCcBDaB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) ADCcBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCBbABBaDCAdCABCADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) dAAADDCCCDCDBCbaBAdA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM AYAZ 1 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 442,163 339,260 2 39 48 139 1247

Katılımlar: 4 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,16 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 7,83 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,67 9,09 8,02

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,42 7,05 4,07

Matematik 20 16 4 14,67 73 13,34 12,61 7,52

Fen 20 18 2 17,33 87 15,42 15,03 10,26

Toplam: 90 78 12 74,00 82 68,84 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBdbBCCDBADCCAcCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDbABDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCAaACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) AcCBBDCABA

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCBcABBDDCAcCAcCADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCdCbCDBCDDBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ BURTUL 3 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,555 339,260 1 53 67 190 1597

Katılımlar: 1 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,67 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 9,09 8,02

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,33 7,05 4,07

Matematik 20 17 3 16,00 80 16,00 12,61 7,52

Fen 20 16 4 14,67 73 14,67 15,03 10,26

Toplam: 90 76 14 71,33 79 71,33 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCCCACBDDAaABcDaBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCABDDBCbB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCbAABABDa

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDaDBBABCacCAABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCbAAAAAcdDaBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARAS CABİ 0 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 396,252 339,260 2 86 107 342 2820

Katılımlar: 2 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 13,50 13,01 9,39

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,67 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 9,09 8,02

İngilizce 10 3 7 0,67 7 5,34 7,05 4,07

Matematik 20 18 2 17,33 87 18,00 12,61 7,52

Fen 20 16 4 14,67 73 16,67 15,03 10,26

Toplam: 90 64 25 55,67 62 68,84 63,72 44,37

Sözel (TÜR) A DBcABCabBADaCbBadC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) dAbDCbBDaB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBcD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) dbCcabaABc

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCBAABBaDCAACABCADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCCCDdDBdDaBAbA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ERGÜNAY 3306 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 472,485 339,260 1 8 13 36 297

Katılımlar: 2 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,50 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 6,67 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 9,09 8,02

İngilizce 10 10 0 10,00 100 5,34 7,05 4,07

Matematik 20 19 1 18,67 93 18,00 12,61 7,52

Fen 20 19 1 18,67 93 16,67 15,03 10,26

Toplam: 90 84 6 82,00 91 68,84 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCCCACBDDACABADdBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DCAdDDBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBcDBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCDAABABDC

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDDDBBcBCDBCAABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCbAAAAAACDDBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YEKTA 3655 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 411,317 339,260 1 72 90 271 2317

Katılımlar: 2 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 12,00 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 6,00 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 9,09 8,02

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,67 7,05 4,07

Matematik 20 16 4 14,67 73 14,17 12,61 7,52

Fen 20 16 4 14,67 73 16,67 15,03 10,26

Toplam: 90 70 20 63,33 70 62,16 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbCCCACaDcACdBAaCBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DdABDbBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBdDBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BbDAbBAdDa

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDaDBBcBCaBCdABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) bDCCAAAAAAdDbBbDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 1 1 50
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 0 1 0
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 0 1 0
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DORUK GÜRLER 3378 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 407,544 339,260 2 77 96 292 2459

Katılımlar: 2 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 12,00 13,01 9,39

Tarih 10 6 4 4,67 47 6,00 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 9,09 8,02

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,67 7,05 4,07

Matematik 20 15 4 13,67 68 14,17 12,61 7,52

Fen 20 19 1 18,67 93 16,67 15,03 10,26

Toplam: 90 68 21 61,00 68 62,16 63,72 44,37

Sözel (TÜR) dbDBdABCCbBADbCbBCdC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAbDCbaDcB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBdD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) AbbBBDaABc

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCBcABBDDCAACABdAb B

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) CAAADDCCCDCDBCDDBAdA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 0 2 0
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN OKŞAR 0 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 412,562 339,260 2 70 87 262 2259

Katılımlar: 3 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 13,44 13,01 9,39

Tarih 10 8 2 7,33 73 5,56 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,56 9,09 8,02

İngilizce 10 7 3 6,00 60 4,67 7,05 4,07

Matematik 20 16 3 15,00 75 16,55 12,61 7,52

Fen 20 17 2 16,33 82 15,67 15,03 10,26

Toplam: 90 71 17 65,33 73 65,44 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BbbadACBDcACABdDCcAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DdbBDDBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBADBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) BCbAABcBDa

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACD DBBbBCaBCAABBbCA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCdAAA AACDaBDDCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 0 1 0
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 2 0 100
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 0 1 0
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 0 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN EKMEKÇİ 0 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 396,748 339,260 3 85 106 336 2798

Katılımlar: 3 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 13,44 13,01 9,39

Tarih 10 3 7 0,67 7 5,56 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,56 9,09 8,02

İngilizce 10 4 2 3,33 33 4,67 7,05 4,07

Matematik 20 18 2 17,33 87 16,55 12,61 7,52

Fen 20 14 6 12,00 60 15,67 15,03 10,26

Toplam: 90 63 22 55,67 62 65,44 63,72 44,37

Sözel (TÜR) A DaBABCbbBcDaCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BAbcCbdcca

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCABACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG)  DCcBc  B 

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCBbABBDDCAACABCADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) dAAADDdbCDbDBCDaBAdA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 1 1 50
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 1 0 100
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 0 2 0
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 0 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 0 1 0
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 1 1 50
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÜLER 0 8F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 458,770 339,260 1 23 31 81 698

Katılımlar: 3 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 13,44 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 5,56 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,56 9,09 8,02

İngilizce 10 6 4 4,67 47 4,67 7,05 4,07

Matematik 20 18 2 17,33 87 16,55 12,61 7,52

Fen 20 19 1 18,67 93 15,67 15,03 10,26

Toplam: 90 79 11 75,33 84 65,44 63,72 44,37

Sözel (TÜR) BDCCCdCBDDACABADaBAB

Cevap Anh. B BDCCCACBDDACABADCBAB

Sözel (TAR) DbABDDBCAB

Cevap Anh. B DCABDDBCAB

Sözel (DİN) ACBDBdDBAC

Cevap Anh. B ACBDBADBAC

Sözel (İNG) cCbAABcBDd

Cevap Anh. B BCDAABABDC

Sayısal (MAT) ACDaDBBABCaBCAABBACA

Cevap Anh. B ACDDDBBABCDBCAABBACA

Sayısal (FEN) CDCCAAAAAACDDBDbCDBC

Cevap Anh. B CDCCAAAAAACDDBDDCDBC

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 2 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 1 0 100
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 2 0 100
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF 5. SÜREÇ DEĞERLENDİRME

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RASUL EMRE HOT 55 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 428,492 339,260 1 56 72 206 1723

Katılımlar: 1 132 190 1049 8905

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,67 13,01 9,39

Tarih 10 9 1 8,67 87 8,67 6,92 5,10

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 9,09 8,02

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,33 7,05 4,07

Matematik 20 17 3 16,00 80 16,00 12,61 7,52

Fen 20 17 3 16,00 80 16,00 15,03 10,26

Toplam: 90 73 17 67,33 75 67,33 63,72 44,37

Sözel (TÜR) ADDBcABCCbdcDCCABCAC

Cevap Anh. A ADDBBABCCDBADCCABCAC

Sözel (TAR) BACDCbBDDB

Cevap Anh. A BACDCABDDB

Sözel (DİN) DBCAcACBAD

Cevap Anh. A DBCABACBAD

Sözel (İNG) AbCcBDabBd

Cevap Anh. A ADCBBDCABA

Sayısal (MAT) aCBAABBbDCAAdABCADBB

Cevap Anh. A DCBAABBDDCAACABCADBB

Sayısal (FEN) dAAADDaCCDCDBCDaBAAA

Cevap Anh. A CAAADDCCCDCDBCDDBAAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR TAR DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 2 2 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Metnin içeriğini yorumlar. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Cümlenin ögelerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metindeki söz sanatlarını tespit eder. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100

Sözel (TAR)

Tarih S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Mustafa Kemal'in ve Türk milletinin Sevr Antlaşması'na karşı tepkilerini değerlendirir. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 2 2 0 100
Millî Mücadele'nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal'in yaptığı çalışmaları analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz'un başarılı olmasında Mustafa Kemal'in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir kişiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. 2 1 1 50
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts with related vocabulary. 1 0 1 0
Students will be able to understand the overall meaning of short texts about a process. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts to find the main points about adventures. 2 1 1 50
Students will be able to express what they prefer, like and dislike. 1 1 0 100
Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to exchange information about the Internet. 1 0 1 0
Students will be able to follow a phone conversation. 1 1 0 100
Students will be able to express their experiences about places. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 2 2 0 100
Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktının olasılık değerinin eşit olduğunu ve bu değerin 1/n olduğunu açıklar. 1 1 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Sayıların ondalık gösterimlerini 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Doğrusal denklemlerin grafiğini çizer. 1 1 0 100
Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Doğrunun eğimini modellerle açıklar, doğrusal denklemleri ve grafiklerini eğimle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. 1 1 0 100
Özdeşlikleri modellerle açıklar. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Aralarında doğrusal ilişki bulunan iki değişkenden birinin diğerine bağlı olarak nasıl değiştiğini tablo ve denklem ile ifade eder.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 2 1 1 50
Canlıların yaşadıkları çevreye uyumlarını gözlem yaparak açıklar. 1 1 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Asit yağmurlarının önlenmesine yönelik çözüm önerileri sunar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. 1 1 0 100
Elementleri periyodik tablo üzerinde metal, yarımetal ve ametal olarak sınıflandırır. 1 1 0 100
Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 2 2 0 100
Canlılarda solunumun önemini belirtir. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim ve hava olayları arasındaki farkı açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
