
SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CENGİZ MERT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,174 257,220 4 9 9 13 801

Katılımlar: 19 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 11,96 12,84 10,67

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 6,39 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 5,20 5,57 4,14

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,03 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,68 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 26 2 25,50 85 16,30 17,10 12,79

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 10,83 12,65 6,60

Fizik 10 3 4 2,00 20 4,20 4,54 2,34

Kimya 10 6 2 5,50 55 4,97 4,80 2,74

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,50 5,66 3,54

TYT Fen 30 17 8 15,00 50 14,67 15,00 8,62

Toplam: 120 78 21 72,75 61 53,76 57,59 38,68

TYT Türkçe BCEDCdccEE acB  D DBAbCACAD Bb

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

TYT Sosyal CBEADCADDEbCCEBEdEBEBD  ECBCBA

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

TYT Matematik BECCBCCd DC A  DD   BCbDeD Bd 

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

TYT Fen beeD B c ECED C adDCDaEECDBCAc

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 0 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 3 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 0 67
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 0 33
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 1 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 0 67
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 2 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 1 0 100
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 2 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAY AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,849 257,220 15 34 34 177 4543

Katılımlar: 19 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 13 8,75 29 11,96 12,84 10,67

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 6,39 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 5,20 5,57 4,14

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,03 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,68 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 15 10 12,50 42 16,30 17,10 12,79

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 10,83 12,65 6,60

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,20 4,54 2,34

Kimya 10 3 1 2,75 28 4,97 4,80 2,74

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 5,50 5,66 3,54

TYT Fen 30 14 8 12,00 40 14,67 15,00 8,62

Toplam: 120 51 33 42,75 36 53,76 57,59 38,68

TYT Türkçe EDeCbd c DAa  DbD AEadCAbdeeBa

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

TYT Sosyal bADCeDaaCBCEa aEaE  acd D BACB

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

TYT Matematik CCBC   a     DD    bC  DAB    

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

TYT Fen eDBBbBAEb   CE bD   cECD CAccb

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 1 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 2 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 3 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 0 75
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 0 33
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 3 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 2 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL BÖRKLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,191 257,220 10 27 27 130 3419

Katılımlar: 19 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 10 9,50 32 11,96 12,84 10,67

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 6,39 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 7 0 7,00 70 5,20 5,57 4,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,03 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,68 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 19 2 18,50 62 16,30 17,10 12,79

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 10,83 12,65 6,60

Fizik 10 3 7 1,25 13 4,20 4,54 2,34

Kimya 10 3 0 3,00 30 4,97 4,80 2,74

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,50 5,66 3,54

TYT Fen 30 12 10 9,50 32 14,67 15,00 8,62

Toplam: 120 56 27 49,25 41 53,76 57,59 38,68

TYT Türkçe dCaD dbBc  DAc  DcD Ada CADbB 

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

TYT Sosyal CBE eCADD A CE  CEBEBD AEa   A

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

TYT Matematik BdCCBeC  a CAB DeC  B CD a    

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

TYT Fen cddDdBbccEC  CC     baEECD CAc

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 1 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 1 1 33
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 1 67
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 2 0 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 0 1 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 2 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,196 257,220 8 20 20 65 2228

Katılımlar: 19 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 9 11,75 39 11,96 12,84 10,67

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 6,39 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 5,20 5,57 4,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,03 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,68 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 16,30 17,10 12,79

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 10,83 12,65 6,60

Fizik 10 4 2 3,50 35 4,20 4,54 2,34

Kimya 10 5 1 4,75 48 4,97 4,80 2,74

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,50 5,66 3,54

TYT Fen 30 17 5 15,75 53 14,67 15,00 8,62

Toplam: 120 63 23 57,25 48 53,76 57,59 38,68

TYT Türkçe ED CcBEcebAB  D D  EeACADbed e

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

TYT Sosyal EAeCcDDbCeCEBEdEBE C AEBDbBAeB

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

TYT Matematik CCBCC cD  c  D      C  D    BE

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

TYT Fen bDBB  cE    CEcE  CEEECbBCdEDD

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 1 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 2 1 67
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 0 75
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 1 1 33
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 1 0 33
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 1 1 50
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 1 0 100
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 1 1 50
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR TÜRKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 217,898 257,220 19 41 41 258 7886

Katılımlar: 19 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 10 8,50 28 11,96 12,84 10,67

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 6,39 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 5,20 5,57 4,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,03 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,68 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 6 4 5,00 17 16,30 17,10 12,79

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 10,83 12,65 6,60

Fizik 10 4 3 3,25 33 4,20 4,54 2,34

Kimya 10 5 3 4,25 43 4,97 4,80 2,74

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 5,50 5,66 3,54

TYT Fen 30 11 9 8,75 29 14,67 15,00 8,62

Toplam: 120 32 26 25,50 21 53,76 57,59 38,68

TYT Türkçe  aED dba c DAB  D Dcbba CAD dC

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

TYT Sosyal bBa  Cc   A C   a BE          

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

TYT Matematik acC BCC  c                    

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

TYT Fen b  DdB cAECa  bEBEcC a bCD a  

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 0 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 2 0 50
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 2 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 1 0
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 0 1 0
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ÇATMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,647 257,220 3 8 8 12 754

Katılımlar: 19 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 11,96 12,84 10,67

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,39 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 5,20 5,57 4,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,03 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,68 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 23 4 22,00 73 16,30 17,10 12,79

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 10,83 12,65 6,60

Fizik 10 8 2 7,50 75 4,20 4,54 2,34

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,97 4,80 2,74

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 5,50 5,66 3,54

TYT Fen 30 24 4 23,00 77 14,67 15,00 8,62

Toplam: 120 79 23 73,25 61 53,76 57,59 38,68

TYT Türkçe EDCebBEd eccA D DcAECdCAe  dBd

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

TYT Sosyal EADCADaECBeEB bEBEb BAE DCBACB

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

TYT Matematik CCBCC  aCCAB bDCb  CCD D BB cE

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

TYT Fen AaBBDBAEcC CCEaEDCCEEECDB AEDa

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 0 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 3 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 1 67
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 1 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 1 33
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 0 67
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 1 0 100
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 1 0 50
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SAADET YAVUZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,555 257,220 6 13 13 24 1191

Katılımlar: 19 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 11,96 12,84 10,67

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 6,39 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 5,20 5,57 4,14

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,03 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,68 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 24 4 23,00 77 16,30 17,10 12,79

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 10,83 12,65 6,60

Fizik 10 6 2 5,50 55 4,20 4,54 2,34

Kimya 10 6 1 5,75 58 4,97 4,80 2,74

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 5,50 5,66 3,54

TYT Fen 30 21 3 20,25 68 14,67 15,00 8,62

Toplam: 120 72 20 67,00 56 53,76 57,59 38,68

TYT Türkçe EDabb EE eAc  D DBAcCdCAD dCcC

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

TYT Sosyal EA CcDDECBeEBECEBEbC AEBDCBAaB

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

TYT Matematik CCBCC  e CAB Dbd A  bD      B 

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

TYT Fen dDBB B EDa  CE EDCCdEE DBCAEDD

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 0 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 2 1 67
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 1 67
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 1 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 1 33
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 0 50
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 1 0 50
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 1 0 100
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 2 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR ÖZSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,311 257,220 12 29 29 140 3631

Katılımlar: 19 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 11,96 12,84 10,67

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 6,39 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 5,20 5,57 4,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,03 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,68 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 16,30 17,10 12,79

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 10,83 12,65 6,60

Fizik 10 5 3 4,25 43 4,20 4,54 2,34

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,97 4,80 2,74

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,50 5,66 3,54

TYT Fen 30 19 8 17,00 57 14,67 15,00 8,62

Toplam: 120 57 36 48,00 40 53,76 57,59 38,68

TYT Türkçe ED becE  DccA D DBAdaACAD BdBe

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

TYT Sosyal EADCAb EaBCEB aaeEbC AEBaCeAaB

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

TYT Matematik C  Cdd a aA d  d    b  D Bc aa

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

TYT Fen dDcBDBdE  D CEBEDCCcEECDcaAcaD

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 0 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 2 1 67
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 0 25
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 2 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 1 2 33
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 0 2 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 0 67
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 2 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 1 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 1 1 50
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ŞENGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 226,651 257,220 18 40 40 246 7380

Katılımlar: 19 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 12 9,00 30 11,96 12,84 10,67

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 6,39 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 5,20 5,57 4,14

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,03 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,68 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 15 10 12,50 42 16,30 17,10 12,79

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 10,83 12,65 6,60

Fizik 10 2 6 0,50 5 4,20 4,54 2,34

Kimya 10 2 4 1,00 10 4,97 4,80 2,74

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 5,50 5,66 3,54

TYT Fen 30 7 13 3,75 13 14,67 15,00 8,62

Toplam: 120 39 42 28,50 24 53,76 57,59 38,68

TYT Türkçe dDbCbadd eAa  D DBAdCACAe eC a

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

TYT Sosyal deeCADcbCBaEc CEBE   cE aCBAbB

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

TYT Matematik d  C   e   B D C  c    Dd a ac

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

TYT Fen cDdaaa Eb   bE Eced cEC  Ce  a

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 0 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 2 1 67
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 0 1 0
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 2 0 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 1 1 33
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 0 50
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 1 0 50
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 1 1 50
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ETKA TURGUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,910 257,220 14 33 33 176 4415

Katılımlar: 19 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 3 14,25 48 11,96 12,84 10,67

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 6,39 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 5,20 5,57 4,14

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,03 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,68 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 16,30 17,10 12,79

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 10,83 12,65 6,60

Fizik 10 3 5 1,75 18 4,20 4,54 2,34

Kimya 10 3 1 2,75 28 4,97 4,80 2,74

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 5,50 5,66 3,54

TYT Fen 30 8 7 6,25 21 14,67 15,00 8,62

Toplam: 120 49 21 43,75 36 53,76 57,59 38,68

TYT Türkçe ED CbB    eB  D D d CACAD  CBC

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

TYT Sosyal EADCccDbCBCE  CEaEb  c  DbcAeB

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

TYT Matematik CCBCC  b bA  DD        D B  B 

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

TYT Fen eDa  dAEce  C aED     CD e    

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 0 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 2 1 67
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 0 75
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 1 2 33
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 0 33
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 0 67
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 0 1 0
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİDAYET MOLLAHAMUT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,987 257,220 11 28 28 137 3592

Katılımlar: 19 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 11 13,25 44 11,96 12,84 10,67

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 6,39 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 5,20 5,57 4,14

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,03 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,68 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 7 5 5,75 19 16,30 17,10 12,79

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 10,83 12,65 6,60

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,20 4,54 2,34

Kimya 10 5 4 4,00 40 4,97 4,80 2,74

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,50 5,66 3,54

TYT Fen 30 19 9 16,75 56 14,67 15,00 8,62

Toplam: 120 56 31 48,25 40 53,76 57,59 38,68

TYT Türkçe BCEDbbbBcEdDeBeEDbD AECdCAeb  

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

TYT Sosyal CBEeDCc cE          d  bE     

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

TYT Matematik dECCBCC  DCeABb eed  C D D B  

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

TYT Fen cCbDBBDBAadE dCEcbDCcaEEC BCAE

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 2 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 1 67
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 0 2 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 2 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 0 67
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 2 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 1 0 50
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 1 0 100
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 2 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İZEM YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,683 257,220 7 18 18 59 2125

Katılımlar: 19 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 2 10,50 35 11,96 12,84 10,67

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 6,39 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 5,20 5,57 4,14

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,03 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,68 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 16 4 15,00 50 16,30 17,10 12,79

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 10,83 12,65 6,60

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,20 4,54 2,34

Kimya 10 6 2 5,50 55 4,97 4,80 2,74

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 5,50 5,66 3,54

TYT Fen 30 19 6 17,50 58 14,67 15,00 8,62

Toplam: 120 62 16 58,00 48 53,76 57,59 38,68

TYT Türkçe  eED   a     BA D D   CACA   C

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

TYT Sosyal  BEA C DDEACCE  dEBE b cEa   A

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

TYT Matematik d CCBCCe aCCAB bD   BCC  D BB 

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

TYT Fen DCdDBBDd ECE CCEa DecaEECD C E

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 0 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 0 50
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 1 1 33
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 0 75
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 1 67
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 0 33
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 0 67
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 1 0 50
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ KAYRA ÇANDUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,710 257,220 9 22 22 85 2513

Katılımlar: 19 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 12 10,00 33 11,96 12,84 10,67

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,39 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 5,20 5,57 4,14

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,03 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,68 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 16,30 17,10 12,79

Matematik-1 30 10 9 7,75 26 10,83 12,65 6,60

Fizik 10 4 4 3,00 30 4,20 4,54 2,34

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,97 4,80 2,74

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,50 5,66 3,54

TYT Fen 30 19 8 17,00 57 14,67 15,00 8,62

Toplam: 120 64 36 55,00 46 53,76 57,59 38,68

TYT Türkçe  CEDCCbccEceec  D DabbCdCAD eC

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

TYT Sosyal CBbAeCADDEdCCEBEdEBE DacECBdBA

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

TYT Matematik a CCBdCb DdCA bD d    bb DdB  

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

TYT Fen b dDBBaa ECbDCCEcEDCcDEEdD CAE

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 0 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 3 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 1 75
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 3 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 2 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 1 67
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 1 1 50
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 2 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR ERBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,735 257,220 17 38 38 217 6126

Katılımlar: 19 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 6 13,50 45 11,96 12,84 10,67

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 6,39 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 5,20 5,57 4,14

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,03 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,68 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 10 7 8,25 28 16,30 17,10 12,79

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 10,83 12,65 6,60

Fizik 10 3 2 2,50 25 4,20 4,54 2,34

Kimya 10 3 1 2,75 28 4,97 4,80 2,74

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 5,50 5,66 3,54

TYT Fen 30 8 4 7,00 23 14,67 15,00 8,62

Toplam: 120 40 20 35,00 29 53,76 57,59 38,68

TYT Türkçe BCED b   E DAc  D DBAEC CbbbdC

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

TYT Sosyal eBEA CcDc e b    EBd     e CBA

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

TYT Matematik B C BC   c   e   a   C   D B  

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

TYT Fen b  DcB   Ee   C  ED     C  Ce 

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 1 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 1 1 33
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 2 0 50
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 0 67
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 0 50
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 1 0 50
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 1 1 50
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZA ASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,241 257,220 1 3 3 4 145

Katılımlar: 19 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 3 14,25 48 11,96 12,84 10,67

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 6,39 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 5,20 5,57 4,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,03 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,68 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 25 5 23,75 79 16,30 17,10 12,79

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 10,83 12,65 6,60

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,20 4,54 2,34

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,97 4,80 2,74

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 5,50 5,66 3,54

TYT Fen 30 27 3 26,25 88 14,67 15,00 8,62

Toplam: 120 94 14 90,50 75 53,76 57,59 38,68

TYT Türkçe  CED C B E Dcc  D D A C eAD BC

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

TYT Sosyal CBEADCADDEAaaEBECEBEBDBcECBbeA

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

TYT Matematik BECeBCCeADCCABCDDCCABCCDeDABBD

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

TYT Fen DCADcBDBAECEDCCEaEDeDDEECDBCAE

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 0 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 3 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 1 75
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 2 0 100
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 3 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 1 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 3 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 1 0 100
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 2 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN GÖZİŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,987 257,220 13 32 32 167 4228

Katılımlar: 19 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 12 10,00 33 11,96 12,84 10,67

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 6,39 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 5,20 5,57 4,14

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,03 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,68 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 14 11 11,25 38 16,30 17,10 12,79

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 10,83 12,65 6,60

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,20 4,54 2,34

Kimya 10 5 4 4,00 40 4,97 4,80 2,74

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,50 5,66 3,54

TYT Fen 30 16 12 13,00 43 14,67 15,00 8,62

Toplam: 120 55 42 44,50 37 53,76 57,59 38,68

TYT Türkçe EDCCbaEb  bcA D ccAdCeCAa dCaC

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

TYT Sosyal be CADDEbeCE  CEadA cdEca BAaB

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

TYT Matematik CCBdCAc  bAB D  a d b  DdBB B 

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

TYT Fen eeBBDB bbC ddEaEDCCdEECDeCdccD

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 0 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 2 0
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 2 1 67
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 0 75
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 1 1 33
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 1 67
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 1 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 1 1 50
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KARA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 343,788 257,220 5 12 12 22 1157

Katılımlar: 19 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 11,96 12,84 10,67

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,39 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 5,20 5,57 4,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,03 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,68 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 16,30 17,10 12,79

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 10,83 12,65 6,60

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,20 4,54 2,34

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,97 4,80 2,74

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,50 5,66 3,54

TYT Fen 30 22 8 20,00 67 14,67 15,00 8,62

Toplam: 120 74 26 67,50 56 53,76 57,59 38,68

TYT Türkçe EDCeDebdcecc  D DBAaCACAD BCBC

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

TYT Sosyal EAeCADDECBCEB eEBdA ccEBDbBAaB

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

TYT Matematik CCBCCA DCCAB DDe         B  e 

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

TYT Fen bDBBDccEDCDCCEBEceCEcECDBCAEba

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 0 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 2 1 67
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 0 75
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 3 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 1 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 0 33
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 1 0 33
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 2 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 1 0 100
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 2 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KOCATÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 371,667 257,220 2 5 5 7 551

Katılımlar: 19 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 6 19,50 65 11,96 12,84 10,67

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,39 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 5,20 5,57 4,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,03 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,68 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 22 5 20,75 69 16,30 17,10 12,79

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 10,83 12,65 6,60

Fizik 10 5 2 4,50 45 4,20 4,54 2,34

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,97 4,80 2,74

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,50 5,66 3,54

TYT Fen 30 20 6 18,50 62 14,67 15,00 8,62

Toplam: 120 82 20 77,00 64 53,76 57,59 38,68

TYT Türkçe  CEDCbcBEdcDAcA D DBAECACADcBC

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

TYT Sosyal bBEADCADDEe CEB bEBEBD bEaBCBA

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

TYT Matematik BECCBeC  DdCAdCDDCC   C  DABB 

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

TYT Fen DCbDcB   ECEDdCEBEDdDaEECD CAc

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 1 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 2 1 67
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 0 75
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 3 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 0 67
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 3 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 2 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 2 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ADA BALKIR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,059 257,220 16 36 36 205 5503

Katılımlar: 19 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 17 6,75 23 11,96 12,84 10,67

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 6,39 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 5,20 5,57 4,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,03 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,68 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 16,30 17,10 12,79

Matematik-1 30 4 13 0,75 3 10,83 12,65 6,60

Fizik 10 4 3 3,25 33 4,20 4,54 2,34

Kimya 10 4 4 3,00 30 4,97 4,80 2,74

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,50 5,66 3,54

TYT Fen 30 14 10 11,50 38 14,67 15,00 8,62

Toplam: 120 50 49 37,75 31 53,76 57,59 38,68

TYT Türkçe daEDbebcEcA ccc DdcBAdCACAacde

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

TYT Sosyal CBEAaCcDcbACCEdECEedBDBAcaBCBA

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

TYT Matematik eaCd C d aCad bb d    db  bB  

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

TYT Fen DacDBd   E aceCE cDCcaEEbD CAE

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 2 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 2 1 67
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 2 25
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 0 3 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 0 3 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 1 1 33
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 1 1 50
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 2 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KANA T 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 327,434 257,220 9 15 15 42 1640

Katılımlar: 22 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 4 18,00 60 13,60 12,84 10,67

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 6,47 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 5,90 5,57 4,14

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,55 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,89 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 16 6 14,50 48 17,80 17,10 12,79

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 14,22 12,65 6,60

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,83 4,54 2,34

Kimya 10 4 2 3,50 35 4,65 4,80 2,74

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 5,81 5,66 3,54

TYT Fen 30 18 7 16,25 54 15,28 15,00 8,62

Toplam: 120 67 19 62,25 52 60,90 57,59 38,68

TYT Türkçe ED C a E eABA DEDBAECACAe  dBC

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

TYT Sosyal EeeC DDbCBCEBE EdE    b D BAaB

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

TYT Matematik CCBCC cD dAB D      C  D BB B 

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

TYT Fen bDBBeBAEea bCEcED   EEC BCAEDa

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 0 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 2 1 67
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 0 75
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 1 67
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 0 67
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 1 0 50
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 1 0 100
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 2 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE UZUN 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,285 257,220 16 25 25 124 3305

Katılımlar: 22 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 6 12,50 42 13,60 12,84 10,67

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 6,47 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 5,90 5,57 4,14

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,55 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,89 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 11 10 8,50 28 17,80 17,10 12,79

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 14,22 12,65 6,60

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,83 4,54 2,34

Kimya 10 4 2 3,50 35 4,65 4,80 2,74

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,81 5,66 3,54

TYT Fen 30 17 7 15,25 51 15,28 15,00 8,62

Toplam: 120 57 28 50,00 42 60,90 57,59 38,68

TYT Türkçe ED C   EceABe D D AEC CAe cd C

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

TYT Sosyal Ee CcDe b CEB dEdE   cb b BAaB

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

TYT Matematik CCBCCeca dAB D   A  CD DbBB B 

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

TYT Fen bDBB BAEea bCEcED   EdCD CAEbD

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 1 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 1 0
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 2 1 67
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 1 2 33
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 0 33
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 1 67
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 1 0
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 2 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA HAZAN ALTINOVA 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 449,306 257,220 1 1 1 1 32

Katılımlar: 22 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 13,60 12,84 10,67

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 6,47 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 5,90 5,57 4,14

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,55 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 26 4 25,00 83 17,80 17,10 12,79

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 14,22 12,65 6,60

Fizik 10 10 0 10,00 100 4,83 4,54 2,34

Kimya 10 8 2 7,50 75 4,65 4,80 2,74

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 5,81 5,66 3,54

TYT Fen 30 28 2 27,50 92 15,28 15,00 8,62

Toplam: 120 106 12 103,00 86 60,90 57,59 38,68

TYT Türkçe dCEDCCbBEEdDABAEDEDBAECACADABC

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

TYT Sosyal CBEADCADDEACCEBEbEBEBeacECBCBA

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

TYT Matematik B CCBCCecDCCABCeDCCABCCDBDABB 

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

TYT Fen DCADBBDBAECEedCEBEDCDDEECDBCAE

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 2 0 100
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 3 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 3 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 2 1 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 3 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 2 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 1 0 100
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 2 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA KIRMIZIKAN 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,079 257,220 8 14 14 31 1344

Katılımlar: 22 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 13,60 12,84 10,67

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,47 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 5,90 5,57 4,14

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,55 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 23 5 21,75 73 17,80 17,10 12,79

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 14,22 12,65 6,60

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,83 4,54 2,34

Kimya 10 6 2 5,50 55 4,65 4,80 2,74

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 5,81 5,66 3,54

TYT Fen 30 12 8 10,00 33 15,28 15,00 8,62

Toplam: 120 72 27 65,25 54 60,90 57,59 38,68

TYT Türkçe BCEDeb aEcceccc D DBAbCACAc B 

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

TYT Sosyal bBEADCADDEACCEe CEaEc BcECBCBA

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

TYT Matematik BECCBCCA aC AdCDDCCABCbDBDAB  

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

TYT Fen DCbDBdaBcECE CCEBcc ce        

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 1 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 3 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 1 1 33
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 2 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 3 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 0 0 0
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 0 0 0
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET TUANA BOZKONT 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,823 257,220 12 19 19 62 2196

Katılımlar: 22 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 3 11,25 38 13,60 12,84 10,67

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 6,47 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 5,90 5,57 4,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,55 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 22 4 21,00 70 17,80 17,10 12,79

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 14,22 12,65 6,60

Fizik 10 3 3 2,25 23 4,83 4,54 2,34

Kimya 10 7 1 6,75 68 4,65 4,80 2,74

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 5,81 5,66 3,54

TYT Fen 30 13 8 11,00 37 15,28 15,00 8,62

Toplam: 120 62 18 57,50 48 60,90 57,59 38,68

TYT Türkçe  CED     c   cA D cBA C CAD B 

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

TYT Sosyal bBE DCADD cCCEB CEBEBa AEdBCBA

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

TYT Matematik d CCBCC  D CAB DD  Ad bD D B  

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

TYT Fen b  DcBc  EC  CCEaEDCcDc Cb Cd 

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 0 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 2 1 67
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 3 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 0 67
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 0 67
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 1 1 50
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 1 1 50
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE UYSAL 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,478 257,220 21 37 37 215 6077

Katılımlar: 22 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 11 8,25 28 13,60 12,84 10,67

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 6,47 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 5,90 5,57 4,14

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,55 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,89 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 12 14 8,50 28 17,80 17,10 12,79

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 14,22 12,65 6,60

Fizik 10 2 2 1,50 15 4,83 4,54 2,34

Kimya 10 3 5 1,75 18 4,65 4,80 2,74

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,81 5,66 3,54

TYT Fen 30 11 10 8,50 28 15,28 15,00 8,62

Toplam: 120 45 40 35,00 29 60,90 57,59 38,68

TYT Türkçe dD Cb  c eecd a DdAcCACAe BC C

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

TYT Sosyal Eec AeDECceEBEbadd   caBebBAaB

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

TYT Matematik CCBeC  aCCAB c e  BCb B       

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

TYT Fen    aD cE    bbcEDCedEECD CdccD

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 1 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 0 2 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 2 1 67
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 0 75
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 1 67
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 0 2 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 0 2 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 1 1 50
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ KUZEY TEKE 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,683 257,220 6 10 10 16 924

Katılımlar: 22 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 4 9,00 30 13,60 12,84 10,67

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 6,47 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 8 0 8,00 80 5,90 5,57 4,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,55 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,89 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 17,80 17,10 12,79

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 14,22 12,65 6,60

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,83 4,54 2,34

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,65 4,80 2,74

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 5,81 5,66 3,54

TYT Fen 30 24 3 23,25 78 15,28 15,00 8,62

Toplam: 120 74 14 70,50 59 60,90 57,59 38,68

TYT Türkçe  CEb  bdE    c  D D A C CA   C

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

TYT Sosyal bBbADCdDDEA CEB CEBE DcAEaB cA

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

TYT Matematik BECCBCC cD CAB DD CAB CD D B  

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

TYT Fen DCbDB DBAECEDCCEaED DDEECD CdE

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Fiilimsiler 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 0 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 2 1 67
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 3 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 0 67
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 1 1 50
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN ADIGÜZEL 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,636 257,220 15 24 24 112 3060

Katılımlar: 22 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 4 4,00 13 13,60 12,84 10,67

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 6,47 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 5,90 5,57 4,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,55 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 19 6 17,50 58 17,80 17,10 12,79

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 14,22 12,65 6,60

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,83 4,54 2,34

Kimya 10 5 1 4,75 48 4,65 4,80 2,74

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 5,81 5,66 3,54

TYT Fen 30 22 3 21,25 71 15,28 15,00 8,62

Toplam: 120 55 16 51,00 43 60,90 57,59 38,68

TYT Türkçe  b Cc     Ac  D DdA           

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

TYT Sosyal bADCADc  aCEd CEdE C AEBaCBACB

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

TYT Matematik CCBeC  a  A  D C b  C       B 

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

TYT Fen bDBBDBAEDC  CEcED C EECD CAEDa

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Fiilimsiler 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 0 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 1 0
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 3 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 0 75
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 1 1 33
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 2 0 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 1 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 2 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK TÜRKAN 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,026 257,220 20 35 35 182 4654

Katılımlar: 22 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 13 9,75 33 13,60 12,84 10,67

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,47 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 5,90 5,57 4,14

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,55 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 17,80 17,10 12,79

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 14,22 12,65 6,60

Fizik 10 2 8 0,00 0 4,83 4,54 2,34

Kimya 10 3 5 1,75 18 4,65 4,80 2,74

Biyoloji 10 6 2 5,50 55 5,81 5,66 3,54

TYT Fen 30 11 15 7,25 24 15,28 15,00 8,62

Toplam: 120 52 39 42,25 35 60,90 57,59 38,68

TYT Türkçe BaaDbbbeEddDcBA D aBAaC CAD dd

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

TYT Sosyal CBEADCeDDEA CEB CEBdda c CBbBA

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

TYT Matematik adC BC c a     D C       DdBB 

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

TYT Fen eaeDcaeBccCae eEeEe cDEECD  dE

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 0 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 3 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 2 0 50
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 2 0 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 1 67
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 0 1 0
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE GÜN 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,332 257,220 10 16 16 49 1810

Katılımlar: 22 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 13,60 12,84 10,67

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,47 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 6 1 5,75 58 5,90 5,57 4,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,55 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,89 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 21 4 20,00 67 17,80 17,10 12,79

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 14,22 12,65 6,60

Fizik 10 4 5 2,75 28 4,83 4,54 2,34

Kimya 10 6 4 5,00 50 4,65 4,80 2,74

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,81 5,66 3,54

TYT Fen 30 17 11 14,25 48 15,28 15,00 8,62

Toplam: 120 67 25 60,75 51 60,90 57,59 38,68

TYT Türkçe EDCdba d eAcA D DBA C CAD BCBa

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

TYT Sosyal EADCcDDECBCE  CEBdA  AEdD BAdB

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

TYT Matematik CCBC b a CA bD  C   C  D BB B 

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

TYT Fen dDcd aAEbCeCeEBcDdCEEE DcCdEDD

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 0 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 2 1 67
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 0 75
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 1 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 1 67
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 1 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 0 33
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 0 67
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 1 0 50
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 1 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 1 1 50
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YILMAZ 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 448,454 257,220 2 2 2 2 35

Katılımlar: 22 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 27 3 26,25 88 13,60 12,84 10,67

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,47 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 5,90 5,57 4,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,55 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 27 2 26,50 88 17,80 17,10 12,79

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 14,22 12,65 6,60

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,83 4,54 2,34

Kimya 10 9 1 8,75 88 4,65 4,80 2,74

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,81 5,66 3,54

TYT Fen 30 26 4 25,00 83 15,28 15,00 8,62

Toplam: 120 106 13 102,75 86 60,90 57,59 38,68

TYT Türkçe BCEDCCbBEEADccAEDEDBAECACADABC

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

TYT Sosyal CBEeDCADDEACCEBECEBEBD cECBCBA

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

TYT Matematik BECCBCCebDeCABCDDCCABCbDBDABBD

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

TYT Fen DCADaBDBAECEDCCEeEDCDDEECDdCdE

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 2 0 100
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 3 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 3 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 3 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 3 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 1 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 1 1 50
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE MİNE AKYILDIZ 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,212 257,220 14 23 23 102 2803

Katılımlar: 22 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 9 9,75 33 13,60 12,84 10,67

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 6,47 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 8 0 8,00 80 5,90 5,57 4,14

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,55 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 23 1 22,75 76 17,80 17,10 12,79

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 14,22 12,65 6,60

Fizik 10 4 2 3,50 35 4,83 4,54 2,34

Kimya 10 0 0 0,00 0 4,65 4,80 2,74

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 5,81 5,66 3,54

TYT Fen 30 11 3 10,25 34 15,28 15,00 8,62

Toplam: 120 57 15 53,25 44 60,90 57,59 38,68

TYT Türkçe  CE bCba   eAc  DcD AdCdCAD dC

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

TYT Sosyal C EA CADDE  CEBECEBE D cECBCBA

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

TYT Matematik   CCBC Acc  A  DDC   C D      

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

TYT Fen D b  Bb AE          bDEECDBC  

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 0 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 0 50
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 3 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 1 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 1 1 33
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 2 0 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 0 33
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 1 0 100
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 1 0 50
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM EFE BAŞ 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,258 257,220 3 4 4 6 505

Katılımlar: 22 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 13,60 12,84 10,67

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,47 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 5,90 5,57 4,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,55 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 23 6 21,50 72 17,80 17,10 12,79

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 14,22 12,65 6,60

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,83 4,54 2,34

Kimya 10 9 1 8,75 88 4,65 4,80 2,74

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 5,81 5,66 3,54

TYT Fen 30 25 5 23,75 79 15,28 15,00 8,62

Toplam: 120 83 22 77,50 65 60,90 57,59 38,68

TYT Türkçe ED dDeEd  dcA DED AEaACAa eCBe

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

TYT Sosyal EADCADaECaCEBEdE EbCBdEBbCBACB

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

TYT Matematik CCBCCe DC AB DD C BCCD D BB eE

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

TYT Fen bDaBDBccDCDCCEaEDCCEEECDBCAEDD

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 0 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 0 50
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 3 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 0 67
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 0 67
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 0 67
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 1 0 100
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 2 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUDRET CİP 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,751 257,220 17 26 26 125 3343

Katılımlar: 22 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 5 10,75 36 13,60 12,84 10,67

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 6,47 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 6 0 6,00 60 5,90 5,57 4,14

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,55 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,89 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 17 6 15,50 52 17,80 17,10 12,79

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 14,22 12,65 6,60

Fizik 10 7 1 6,75 68 4,83 4,54 2,34

Kimya 10 6 3 5,25 53 4,65 4,80 2,74

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 5,81 5,66 3,54

TYT Fen 30 17 8 15,00 50 15,28 15,00 8,62

Toplam: 120 55 21 49,75 41 60,90 57,59 38,68

TYT Türkçe  CE  C   c DAc  D DBb C CAD dd

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

TYT Sosyal CBEADCeDDd  C B CEBEda c aB BA

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

TYT Matematik B CCBdC  e CA  D         D    

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

TYT Fen D AD BDBbECEDCC aEeecacECDd  E

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 0 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 2 1 67
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 0 75
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 1 67
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 1 0 33
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 1 0 50
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 1 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 0 0 0
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BEGÜM ARAZ 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 234,823 257,220 22 39 39 234 6838

Katılımlar: 22 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 6 9,50 32 13,60 12,84 10,67

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 6,47 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 5,90 5,57 4,14

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,55 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,89 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 17 5 15,75 53 17,80 17,10 12,79

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 14,22 12,65 6,60

Fizik 10 3 0 3,00 30 4,83 4,54 2,34

Kimya 10 0 0 0,00 0 4,65 4,80 2,74

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 5,81 5,66 3,54

TYT Fen 30 3 0 3,00 10 15,28 15,00 8,62

Toplam: 120 34 11 31,25 26 60,90 57,59 38,68

TYT Türkçe ED C c c  cc  D DcAEeACA     C

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

TYT Sosyal bA  AeD   CEBEdEaE C bEBD BACB

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

TYT Matematik C                      D B    

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

TYT Fen  D B  A                       

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 0 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 0 0
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 1 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 3 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 1 0 25
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 0 0 0
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 0 67
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 0 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 0 0
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 0 0 0
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 0 0 0
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA DEDELER 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 278,100 257,220 19 31 31 161 4050

Katılımlar: 22 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 13,60 12,84 10,67

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 6,47 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 5,90 5,57 4,14

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,55 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 7 7 5,25 18 17,80 17,10 12,79

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 14,22 12,65 6,60

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,83 4,54 2,34

Kimya 10 3 4 2,00 20 4,65 4,80 2,74

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,81 5,66 3,54

TYT Fen 30 17 9 14,75 49 15,28 15,00 8,62

Toplam: 120 53 29 45,75 38 60,90 57,59 38,68

TYT Türkçe BC DeCDa c DABAdDcD AEa CA A C

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

TYT Sosyal       e          EddaaecECBCBA

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

TYT Matematik eECdBCCb e dAB DDd ABCb       

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

TYT Fen DCbDBBeeAE E  aEBbcdeDEECD CAc

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 2 0 100
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 0 0
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 0 0 0
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 0 0
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 0 0
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 0 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 1 1 50
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 3 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 2 1 50
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 0 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 1 2 33
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 1 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 0 67
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 1 1 50
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 2 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED AYGÜN 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,681 257,220 4 6 6 9 620

Katılımlar: 22 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 13,60 12,84 10,67

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,47 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 5,90 5,57 4,14

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,55 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 24 5 22,75 76 17,80 17,10 12,79

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 14,22 12,65 6,60

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,83 4,54 2,34

Kimya 10 8 1 7,75 78 4,65 4,80 2,74

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 5,81 5,66 3,54

TYT Fen 30 25 3 24,25 81 15,28 15,00 8,62

Toplam: 120 80 18 75,50 63 60,90 57,59 38,68

TYT Türkçe ED bbBEc DccA DEDcAECACAD BdBC

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

TYT Sosyal EADCADDEeBCEBEdEBEAC eEBaCeACB

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

TYT Matematik C BCC  aC A  D   AB b  DdBB   

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

TYT Fen AD BbdAEDC CCEBEDCbEEECDBCAEDD

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 0 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 0 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 3 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 2 0 50
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 1 1 33
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 0 1 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 1 0 33
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 1 67
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 2 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 1 0 100
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 2 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZGÜRBÜZ 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,502 257,220 5 7 7 10 660

Katılımlar: 22 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 10 9,50 32 13,60 12,84 10,67

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,47 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 5,90 5,57 4,14

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,55 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 23 3 22,25 74 17,80 17,10 12,79

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 14,22 12,65 6,60

Fizik 10 9 1 8,75 88 4,83 4,54 2,34

Kimya 10 7 2 6,50 65 4,65 4,80 2,74

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 5,81 5,66 3,54

TYT Fen 30 21 5 19,75 66 15,28 15,00 8,62

Toplam: 120 80 22 74,50 62 60,90 57,59 38,68

TYT Türkçe cCED  bdEa DA   D DcAbadCAe cC

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

TYT Sosyal aBEADCADDEc CEB CEBE Dc ECBCBA

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

TYT Matematik BECCBCCAcaCCAB DDCCAcCdDBDABB 

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

TYT Fen DCADBBDBdE EeCCEBEDdDaEbC  CA 

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 0 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 3 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 2 0 100
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 1 50
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 1 67
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 2 0 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 3 0 100
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 3 0 100
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 2 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 1 0
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 1 0 50
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 0 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 2 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE İŞÇİ 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,090 257,220 18 30 30 144 3703

Katılımlar: 22 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 10 8,50 28 13,60 12,84 10,67

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 6,47 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 5,90 5,57 4,14

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,55 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,89 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 12 6 10,50 35 17,80 17,10 12,79

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 14,22 12,65 6,60

Fizik 10 2 3 1,25 13 4,83 4,54 2,34

Kimya 10 3 6 1,50 15 4,65 4,80 2,74

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,81 5,66 3,54

TYT Fen 30 13 11 10,25 34 15,28 15,00 8,62

Toplam: 120 55 30 47,50 40 60,90 57,59 38,68

TYT Türkçe ED eee E  cBd D DaA aACAe eCe 

Cevap Anahtarı B EDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABCBC

TYT Sosyal EdeCAeD        EBE    dcaCBACB

Cevap Anahtarı B EADCADDECBCEBECEBEACBAEBDCBACB

TYT Matematik CCBCCb DC AB DD  ABCCD  bBB aE

Cevap Anahtarı B CCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBDBE

TYT Fen bDdB    c  bCEcaDeebEECDBCAEca

Cevap Anahtarı B ADBBDBAEDCDCCEBEDCCEEECDBCAEDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 0 1 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 0 0 0
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 0 1 0
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 0 1 0
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 3 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 0 67
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 2 0 100
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 0 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 0 67
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 1 1 33
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 2 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 1 0 100
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 2 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KOLAK 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,659 257,220 7 11 11 18 1014

Katılımlar: 22 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 4 20,00 67 13,60 12,84 10,67

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 6,47 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 5,90 5,57 4,14

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,55 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,89 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 19 3 18,25 61 17,80 17,10 12,79

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 14,22 12,65 6,60

Fizik 10 5 2 4,50 45 4,83 4,54 2,34

Kimya 10 4 1 3,75 38 4,65 4,80 2,74

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,81 5,66 3,54

TYT Fen 30 16 5 14,75 49 15,28 15,00 8,62

Toplam: 120 74 17 69,75 58 60,90 57,59 38,68

TYT Türkçe BCEDCCb E  DAcAED D AECACADAed

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

TYT Sosyal CBEADCAeDE       EBEBbBAEaB BA

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

TYT Matematik eECCBCCe DCCABbDD  ABCa  DdB  

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

TYT Fen DC DaBDd   E CCEa   DDEd DdCAE

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 2 0 100
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 2 0 100
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 0 1 0
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 0 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 2 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 2 1 67
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 0 75
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 1 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 3 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 1 50
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 1 1 33
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 2 0 67
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 1 0 50
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 1 67
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 1 0 100
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 0 1 0
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 1 0 50
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 1 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 2 0 100
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER ASLAN 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,904 257,220 11 17 17 58 2112

Katılımlar: 22 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 9 18,75 63 13,60 12,84 10,67

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 6,47 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 5,90 5,57 4,14

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,55 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 20 9 17,75 59 17,80 17,10 12,79

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 14,22 12,65 6,60

Fizik 10 3 6 1,50 15 4,83 4,54 2,34

Kimya 10 6 1 5,75 58 4,65 4,80 2,74

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,81 5,66 3,54

TYT Fen 30 15 11 12,25 41 15,28 15,00 8,62

Toplam: 120 67 34 58,50 49 60,90 57,59 38,68

TYT Türkçe BCEDdCbdEEcDcBAEDbDBbcCACAbABC

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

TYT Sosyal CaEADCcDaEeCeE ECEBdBbcAECdCBA

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

TYT Matematik BcCCB C cDd c  D C    C   dBB 

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

TYT Fen DabDBaa baeE  CE EDCcaEECDdCdE

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 2 0 100
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 1 50
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 0 1 0
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 1 0
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 1 1 50
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 2 1 67
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 3 0 75
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 0 2 0
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 1 1 33
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 2 0 67
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 1 1 33
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 0 50
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 1 0 100
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 2 0 100
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 1 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 1 1 50
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 10.SINIF BS SÜREÇ İZLEME 4

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELVAN 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,325 257,220 13 21 21 80 2400

Katılımlar: 22 41 41 330 11170

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 13,60 12,84 10,67

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 6,47 6,43 4,86

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 5,90 5,57 4,14

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,55 1,77 1,05

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,89 3,33 2,74

TYT Sosyal 30 20 4 19,00 63 17,80 17,10 12,79

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 14,22 12,65 6,60

Fizik 10 3 3 2,25 23 4,83 4,54 2,34

Kimya 10 5 2 4,50 45 4,65 4,80 2,74

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 5,81 5,66 3,54

TYT Fen 30 11 9 8,75 29 15,28 15,00 8,62

Toplam: 120 62 23 56,25 47 60,90 57,59 38,68

TYT Türkçe aCED dcBEE DABAEDdD  ECACAcbc 

Cevap Anahtarı A BCEDCCDBEEADABAEDEDBAECACADABC

TYT Sosyal C EADCbDDEA bE  bEBEBD A aBCBA

Cevap Anahtarı A CBEADCADDEACCEBECEBEBDBAECBCBA

TYT Matematik  aCCBCC  aCCAB e       D D BB 

Cevap Anahtarı A BECCBCCAADCCABCDDCCABCCDBDABBD

TYT Fen DdeDcB    C  CCEaEe cecEC d A 

Cevap Anahtarı A DCADBBDBAECEDCCEBEDCDDEECDBCAE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Geçiş Dönemi edebiyatını tanır ve genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Fiilimsiler 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 1 0 0 0
Âşık tarzı halk şiirinin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Anonim halk şiiri nazım şekillerini tanır. 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 2 1 1 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi romanının özelliklerini bilir. 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Hikâyeyi tanımlar ve hikâyenin unsurlarını belirler. 1 1 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Türk edebiyatında yapma ve doğal destan örneği verir. 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Osmanlı Beyliği’nin devletleşme sürecini Bizans’la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. 2 1 0 50
Kuruluş Dönemi’nde Osmanlı askerî gücünü oluşturan farklı muharip unsurları açıklar. 1 1 0 100
İstanbul’un fetih sürecini sebepleri ve stratejik sonuçları açısından analiz eder. 1 1 0 100
Topkapı Sarayı’nın devlet idaresinin yanı sıra devlet adamı yetiştirilmesinde ve şehir kültürünün gelişmesindeki rollerini analiz eder.1 1 0 100
Sûfîlerin ve âlimlerin öğretilerinin Anadolu'nun İslamlaşmasına etkisini açıklar. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki bilim, kültür, sanat ve zanaat faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini ve sonuçlarını analiz eder. 1 1 0 100
1453-1520 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin İslam coğrafyasında hâkimiyet kurmasının Türk ve İslam dünyası üzerindeki etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. 1 1 0 100
Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki su varlıklarının genel özelliklerini ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki su varlıklarını özelliklerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Bitki topluluklarının dağılışı ile iklim ve yer şekillerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. 2 2 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 1 0 100
Ahlak felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 2 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

DİN VE HAYAT 3 2 1 67
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 4 4 0 100
Bire bir ve örten fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. 2 1 0 50
Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. 2 1 0 50
Bir değişkenli polinom kavramını açıklar. 3 2 1 67
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 2 1 0 50
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 3 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 3 0 0 0
Bir karmaşık sayının a+ib biçiminde ifade edildiğini açıklar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 3 2 0 67
Dörtgenin temel elemanlarını ve özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Dalgaların ilerleme yönü, dalga tepesi ve dalga çukuru kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Doğrusal su dalgalarının kırılma hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Işık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma şiddeti kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Saydam, yarı saydam ve saydam olmayan maddelerin ışık geçirme özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın temel kanunlarını açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Çözünme sürecini moleküler düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Karışımları niteliklerine göre sınıflandırır. 2 2 0 100
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 2 1 1 50
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitozu açıklar. 1 0 1 0
Eşeysiz üremeyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Gamet oluşumlarını açıklar. 1 1 0 100
Monohibrit, dipibrit ve kontrol çaprazlamalarını yapar. 2 1 0 50
Çok alellilik durumunu açıklar. 1 0 1 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 2 1 0 50
Genetik varyasyonların biyolojik çeşitliliği açıklamadaki rolünü sorgular. 1 0 0 0
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