
SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAY AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,499 218,040 6 18 53 56 371

Katılımlar: 12 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 15,15 13,37 9,32

Tarih 12 3 7 1,25 10 4,69 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 4,50 3,94 2,38

Felsefe 4 2 0 2,00 50 2,08 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,44 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 14 9 11,75 39 13,71 13,70 8,53

Matematik 30 10 5 8,75 29 13,60 12,85 3,01

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,56 4,42 1,62

Kimya 10 4 2 3,50 35 2,90 3,16 0,80

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,67 5,57 2,35

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 13,12 13,15 4,77

Toplam: 120 59 30 51,50 43 55,58 53,07 25,63

TYT Türkçe BCC eEAC B CaDebaAddDCCBEE  Ca

Cevap Anahtarı A BCCADEACABACEDCEBACEDCCBEEAACB

TYT Sosyal b cDbBAdcb cB  eDEC aAAB  ACEB

Cevap Anahtarı A DAEDCBAEACDBBAEBDECCEAABDEACEB

TYT Matematik D   cc   bBC e     DEA  BB dCA

Cevap Anahtarı A DBDEEBEAEDBCCDBCEBCDEAEABBABCA

TYT Fen CECeABCbdAEC a  bC EaAbDECaEBB

Cevap Anahtarı A CECDABCDBAECDDABECDECAADECDEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 6 1 75
DESTAN/EFSANE 4 2 0 50
ŞİİR 6 2 4 33
HİKÂYE 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 0 3 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 4 2 44
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 1 2 17
FONKSİYONLAR 7 2 1 29
POLİNOMLAR 12 4 1 33
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 3 1 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 2 1 67
DALGALAR 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 3 0 50
KARIŞIMLAR 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 6 1 86



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL BÖRKLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,637 218,040 8 22 67 72 432

Katılımlar: 12 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 15,15 13,37 9,32

Tarih 12 3 6 1,50 13 4,69 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 4,50 3,94 2,38

Felsefe 4 3 0 3,00 75 2,08 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,44 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 12 11 9,25 31 13,71 13,70 8,53

Matematik 30 16 7 14,25 48 13,60 12,85 3,01

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,56 4,42 1,62

Kimya 10 2 2 1,50 15 2,90 3,16 0,80

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 5,67 5,57 2,35

TYT Fen 30 12 9 9,75 33 13,12 13,15 4,77

Toplam: 120 58 36 49,00 41 55,58 53,07 25,63

TYT Türkçe BCeAaEACcB b  bEBACdDCCBdEebCB

Cevap Anahtarı A BCCADEACABACEDCEBACEDCCBEEAACB

TYT Sosyal b dcdBAaAe  B  caEC EbAB EACba

Cevap Anahtarı A DAEDCBAEACDBBAEBDECCEAABDEACEB

TYT Matematik ceDEEe  Eb CCDBdc  DcAEABB BC 

Cevap Anahtarı A DBDEEBEAEDBCCDBCEBCDEAEABBABCA

TYT Fen CECadBC aA C  d Eb  bAdDEacE  

Cevap Anahtarı A CECDABCDBAECDDABECDECAADECDEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 6 2 75
DESTAN/EFSANE 4 1 2 25
ŞİİR 6 3 1 50
HİKÂYE 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 0 2 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 4 2 44
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 3 3 50
FONKSİYONLAR 7 3 1 43
POLİNOMLAR 12 7 3 58
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 3 0 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 1 2 33
DALGALAR 4 2 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 1 1 17
KARIŞIMLAR 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 2 43



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,267 218,040 3 12 25 27 176

Katılımlar: 12 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 6 19,50 65 15,15 13,37 9,32

Tarih 12 6 5 4,75 40 4,69 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 4,50 3,94 2,38

Felsefe 4 3 0 3,00 75 2,08 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,44 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 19 7 17,25 58 13,71 13,70 8,53

Matematik 30 16 6 14,50 48 13,60 12,85 3,01

Fizik 10 4 2 3,50 35 4,56 4,42 1,62

Kimya 10 2 4 1,00 10 2,90 3,16 0,80

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,67 5,57 2,35

TYT Fen 30 13 9 10,75 36 13,12 13,15 4,77

Toplam: 120 69 28 62,00 52 55,58 53,07 25,63

TYT Türkçe BCC  EAC aACEDCadACEDCCBEEedCa

Cevap Anahtarı A BCCADEACABACEDCEBACEDCCBEEAACB

TYT Sosyal DdccCdA ACcBBdcB ECCE AB EACEB

Cevap Anahtarı A DAEDCBAEACDBBAEBDECCEAABDEACEB

TYT Matematik DB  dec EDB dDB  BdDEAEA Bc CA

Cevap Anahtarı A DBDEEBEAEDBCCDBCEBCDEAEABBABCA

TYT Fen CEC c C d E   b deDbdAADECbEaB

Cevap Anahtarı A CECDABCDBAECDDABECDECAADECDEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 6 0 75
DESTAN/EFSANE 4 2 1 50
ŞİİR 6 4 2 67
HİKÂYE 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 2 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 3 1 75
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 6 2 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 2 2 33
FONKSİYONLAR 7 3 2 43
POLİNOMLAR 12 8 1 67
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 3 1 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 1 0
DALGALAR 4 1 1 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 2 2 33
KARIŞIMLAR 4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 2 71



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMİR TÜRKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,191 218,040 12 31 105 126 771

Katılımlar: 12 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 5 10,75 36 15,15 13,37 9,32

Tarih 12 6 3 5,25 44 4,69 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 4 0 4,00 40 4,50 3,94 2,38

Felsefe 4 2 0 2,00 50 2,08 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 2,44 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 12 3 11,25 38 13,71 13,70 8,53

Matematik 30 16 3 15,25 51 13,60 12,85 3,01

Fizik 10 3 2 2,50 25 4,56 4,42 1,62

Kimya 10 0 0 0,00 0 2,90 3,16 0,80

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 5,67 5,57 2,35

TYT Fen 30 3 2 2,50 8 13,12 13,15 4,77

Toplam: 120 43 13 39,75 33 55,58 53,07 25,63

TYT Türkçe BC A  dC   C  a    EDdCBEE eeB

Cevap Anahtarı A BCCADEACABACEDCEBACEDCCBEEAACB

TYT Sosyal Db aCBA AC cBA      EAAB      

Cevap Anahtarı A DAEDCBAEACDBBAEBDECCEAABDEACEB

TYT Matematik D  EEeEAEbBCdD     D AEABB  C 

Cevap Anahtarı A DBDEEBEAEDBCCDBCEBCDEAEABBABCA

TYT Fen aE e    BA                    

Cevap Anahtarı A CECDABCDBAECDDABECDECAADECDEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 4 1 50
DESTAN/EFSANE 4 1 0 25
ŞİİR 6 0 1 0
HİKÂYE 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 2 0 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 2 1 50
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 3 0 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 3 1 50
FONKSİYONLAR 7 5 2 71
POLİNOMLAR 12 6 0 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 2 0 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 1 0
DALGALAR 4 2 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 0 0 0
KARIŞIMLAR 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 0 0 0



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,834 218,040 11 27 83 92 552

Katılımlar: 12 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 13 13,75 46 15,15 13,37 9,32

Tarih 12 2 2 1,50 13 4,69 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 4,50 3,94 2,38

Felsefe 4 1 0 1,00 25 2,08 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 0 0 0,00 0 2,44 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 3 2 2,50 8 13,71 13,70 8,53

Matematik 30 16 8 14,00 47 13,60 12,85 3,01

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,56 4,42 1,62

Kimya 10 3 2 2,50 25 2,90 3,16 0,80

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,67 5,57 2,35

TYT Fen 30 17 8 15,00 50 13,12 13,15 4,77

Toplam: 120 53 31 45,25 38 55,58 53,07 25,63

TYT Türkçe BCCADEACeBbCbbbdBbabDdCBEEebCe

Cevap Anahtarı A BCCADEACABACEDCEBACEDCCBEEAACB

TYT Sosyal    c BA    c          A       

Cevap Anahtarı A DAEDCBAEACDBBAEBDECCEAABDEACEB

TYT Matematik DB  EeacdDBCdeB cB DEAEAB  cCA

Cevap Anahtarı A DBDEEBEAEDBCCDBCEBCDEAEABBABCA

TYT Fen CECDdBbaBAEC  A ce  CeADECcEdB

Cevap Anahtarı A CECDABCDBAECDDABECDECAADECDEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 8 0 100
DESTAN/EFSANE 4 2 2 50
ŞİİR 6 1 5 17
HİKÂYE 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 0 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 3 1 50
FONKSİYONLAR 7 3 4 43
POLİNOMLAR 12 8 2 67
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 2 1 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 2 1 67
DALGALAR 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 3 0 50
KARIŞIMLAR 4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 2 71



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İZEM YILDIRIM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,329 218,040 9 23 71 79 468

Katılımlar: 12 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 1 12,75 43 15,15 13,37 9,32

Tarih 12 7 4 6,00 50 4,69 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 4,50 3,94 2,38

Felsefe 4 2 0 2,00 50 2,08 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 2,44 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 13 7 11,25 38 13,71 13,70 8,53

Matematik 30 14 6 12,50 42 13,60 12,85 3,01

Fizik 10 5 0 5,00 50 4,56 4,42 1,62

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 2,90 3,16 0,80

Biyoloji 10 7 1 6,75 68 5,67 5,57 2,35

TYT Fen 30 12 3 11,25 38 13,12 13,15 4,77

Toplam: 120 52 17 47,75 40 55,58 53,07 25,63

TYT Türkçe  CC D AC   C   E A  Dd BEE  C 

Cevap Anahtarı A BCCADEACABACEDCEBACEDCCBEEAACB

TYT Sosyal DAc CBAdACca   aD C  bAB  cCE 

Cevap Anahtarı A DAEDCBAEACDBBAEBDECCEAABDEACEB

TYT Matematik cB  dB   bB  e  EBbDEAEcBBA CA

Cevap Anahtarı A DBDEEBEAEDBCCDBCEBCDEAEABBABCA

TYT Fen CE D  C  A    c    bC ADcC EBB

Cevap Anahtarı A CECDABCDBAECDDABECDECAADECDEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 5 0 63
DESTAN/EFSANE 4 1 0 25
ŞİİR 6 2 0 33
HİKÂYE 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 2 2 50
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 2 1 22
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 2 2 33
FONKSİYONLAR 7 1 1 14
POLİNOMLAR 12 7 3 58
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 4 0 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 0 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 1 0 33
DALGALAR 4 2 0 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 0 2 0
KARIŞIMLAR 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 0 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 1 71



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUDRET CİP 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,848 218,040 10 24 77 85 502

Katılımlar: 12 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 7 9,25 31 15,15 13,37 9,32

Tarih 12 6 6 4,50 38 4,69 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 4,50 3,94 2,38

Felsefe 4 1 2 0,50 13 2,08 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,44 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 15 9 12,75 43 13,71 13,70 8,53

Matematik 30 13 5 11,75 39 13,60 12,85 3,01

Fizik 10 4 3 3,25 33 4,56 4,42 1,62

Kimya 10 5 1 4,75 48 2,90 3,16 0,80

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,67 5,57 2,35

TYT Fen 30 15 8 13,00 43 13,12 13,15 4,77

Toplam: 120 54 29 46,75 39 55,58 53,07 25,63

TYT Türkçe cCCaC   CA       cd AEBCd CdeE

Cevap Anahtarı B ACCBCAEDCABABECDEDECAEBCCBCAAE

TYT Sosyal ccdDcAdCcDCAd A  CE A cAc CABE

Cevap Anahtarı B DEADEABCBDCABEABCCEDAEBAEDCABE

TYT Matematik E  BD dEeed  D d  AED BBAE   A

Cevap Anahtarı B EEDBDEAEBDCCBDBECBAEDCBBAEACBA

TYT Fen bCEC b  Ae E A  EDCbDcebEDCEBe

Cevap Anahtarı B DCECDCBAABCEBADDEDCEDAACEDCEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 3 2 38
DESTAN/EFSANE 4 2 0 50
ŞİİR 6 1 0 17
HİKÂYE 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 2 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 3 1 75
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 3 1 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 3 1 50
FONKSİYONLAR 7 2 2 29
POLİNOMLAR 12 6 2 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 2 0 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 1 0
DALGALAR 4 1 2 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 4 0 67
KARIŞIMLAR 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 3 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 6 1 86



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROZA ASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 407,914 218,040 1 1 1 1 8

Katılımlar: 12 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 9 9,75 33 15,15 13,37 9,32

Tarih 12 8 4 7,00 58 4,69 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 4,50 3,94 2,38

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,08 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,44 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 13,71 13,70 8,53

Matematik 30 28 2 27,50 92 13,60 12,85 3,01

Fizik 10 10 0 10,00 100 4,56 4,42 1,62

Kimya 10 9 1 8,75 88 2,90 3,16 0,80

Biyoloji 10 10 0 10,00 100 5,67 5,57 2,35

TYT Fen 30 29 1 28,75 96 13,12 13,15 4,77

Toplam: 120 93 18 88,50 74 55,58 53,07 25,63

TYT Türkçe BC  DddCe cb    a  aDdCBEEAdCB

Cevap Anahtarı A BCCADEACABACEDCEBACEDCCBEEAACB

TYT Sosyal bAcDeBAEACDcBAEBDECCcAABDEACEe

Cevap Anahtarı A DAEDCBAEACDBBAEBDECCEAABDEACEB

TYT Matematik DBDEEeEAEDBCCDBCEBbDEAEABBABCA

Cevap Anahtarı A DBDEEBEAEDBCCDBCEBCDEAEABBABCA

TYT Fen CECDABCDBAECbDABECDECAADECDEBB

Cevap Anahtarı A CECDABCDBAECDDABECDECAADECDEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 4 2 50
DESTAN/EFSANE 4 0 3 0
ŞİİR 6 0 1 0
HİKÂYE 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 2 2 50
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 8 1 89
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 5 1 83
FONKSİYONLAR 7 7 0 100
POLİNOMLAR 12 11 1 92
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 3 0 100
DALGALAR 4 4 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 5 1 83
KARIŞIMLAR 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 3 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 7 0 100



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKER ASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,269 218,040 7 20 56 59 387

Katılımlar: 12 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 5 18,75 63 15,15 13,37 9,32

Tarih 12 6 4 5,00 42 4,69 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 4,50 3,94 2,38

Felsefe 4 3 0 3,00 75 2,08 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,44 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 18 8 16,00 53 13,71 13,70 8,53

Matematik 30 7 3 6,25 21 13,60 12,85 3,01

Fizik 10 2 3 1,25 13 4,56 4,42 1,62

Kimya 10 3 2 2,50 25 2,90 3,16 0,80

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,67 5,57 2,35

TYT Fen 30 12 8 10,00 33 13,12 13,15 4,77

Toplam: 120 57 24 51,00 43 55,58 53,07 25,63

TYT Türkçe  CCAe ACc ACcDbEBA bDCCBEE ACB

Cevap Anahtarı A BCCADEACABACEDCEBACEDCCBEEAACB

TYT Sosyal DAcDedA bC BBAcea CdEAAB EACEB

Cevap Anahtarı A DAEDCBAEACDBBAEBDECCEAABDEACEB

TYT Matematik beDEEc               AEA    C 

Cevap Anahtarı A DBDEEBEAEDBCCDBCEBCDEAEABBABCA

TYT Fen dE D   be d     EaDECeADECeEdB

Cevap Anahtarı A CECDABCDBAECDDABECDECAADECDEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 5 1 63
DESTAN/EFSANE 4 2 1 50
ŞİİR 6 4 2 67
HİKÂYE 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 2 1 50
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 4 4 44
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 3 3 50
FONKSİYONLAR 7 0 0 0
POLİNOMLAR 12 3 0 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 1 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 1 0 33
DALGALAR 4 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 2 1 33
KARIŞIMLAR 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 2 71



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KARA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,650 218,040 4 15 41 44 276

Katılımlar: 12 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 6 18,50 62 15,15 13,37 9,32

Tarih 12 9 3 8,25 69 4,69 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 4,50 3,94 2,38

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,08 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 1 1,75 44 2,44 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 13,71 13,70 8,53

Matematik 30 12 9 9,75 33 13,60 12,85 3,01

Fizik 10 4 6 2,50 25 4,56 4,42 1,62

Kimya 10 4 4 3,00 30 2,90 3,16 0,80

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,67 5,57 2,35

TYT Fen 30 15 13 11,75 39 13,12 13,15 4,77

Toplam: 120 65 37 55,75 46 55,58 53,07 25,63

TYT Türkçe ACCBCAEDCA  aEC aDEeAcBCdaCA E

Cevap Anahtarı B ACCBCAEDCABABECDEDECAEBCCBCAAE

TYT Sosyal DcADEABCcaCAe cBdCE AdBAEcC aE

Cevap Anahtarı B DEADEABCBDCABEABCCEDAEBAEDCABE

TYT Matematik d  acEAEeDddBbB  B   b BAEA Bd

Cevap Anahtarı B EEDBDEAEBDCCBDBECBAEDCBBAEACBA

TYT Fen DCEbcaBdee E dbeEDCdDAAdEDCEad

Cevap Anahtarı B DCECDCBAABCEBADDEDCEDAACEDCEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 8 0 100
DESTAN/EFSANE 4 2 0 50
ŞİİR 6 3 2 50
HİKÂYE 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 2 2 50
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 3 4 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 0 4 0
FONKSİYONLAR 7 4 3 57
POLİNOMLAR 12 6 1 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 2 1 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 2 1 67
DALGALAR 4 0 4 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 3 2 50
KARIŞIMLAR 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 2 71



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ KOCATÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,482 218,040 2 4 8 8 38

Katılımlar: 12 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 9 17,75 59 15,15 13,37 9,32

Tarih 12 9 2 8,50 71 4,69 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 8 0 8,00 80 4,50 3,94 2,38

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,08 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,44 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 22 5 20,75 69 13,71 13,70 8,53

Matematik 30 19 7 17,25 58 13,60 12,85 3,01

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,56 4,42 1,62

Kimya 10 7 2 6,50 65 2,90 3,16 0,80

Biyoloji 10 8 1 7,75 78 5,67 5,57 2,35

TYT Fen 30 22 5 20,75 69 13,12 13,15 4,77

Toplam: 120 83 26 76,50 64 55,58 53,07 25,63

TYT Türkçe ACCBCAaDCAB adbcEDEdAEBCdBCdeE

Cevap Anahtarı B ACCBCAEDCABABECDEDECAEBCCBCAAE

TYT Sosyal ca DEABCBDCAB  BCCEDAEeAEcCAaE

Cevap Anahtarı B DEADEABCBDCABEABCCEDAEBAEDCABE

TYT Matematik E DccEAEeDC BbBc aAED BBAEACBb

Cevap Anahtarı B EEDBDEAEBDCCBDBECBAEDCBBAEACBA

TYT Fen bCECeCBAA CEB aeEDCEDAACE CEBa

Cevap Anahtarı B DCECDCBAABCEBADDEDCEDAACEDCEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 7 1 88
DESTAN/EFSANE 4 3 0 75
ŞİİR 6 2 4 33
HİKÂYE 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 0 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 4 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 7 0 78
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 2 3 33
FONKSİYONLAR 7 5 1 71
POLİNOMLAR 12 8 2 67
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 4 1 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 2 1 67
DALGALAR 4 2 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 4 1 67
KARIŞIMLAR 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 3 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 1 71



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KARACASU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,757 218,040 5 17 47 50 337

Katılımlar: 12 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 15,15 13,37 9,32

Tarih 12 4 5 2,75 23 4,69 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 4,50 3,94 2,38

Felsefe 4 1 3 0,25 6 2,08 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,44 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 16 10 13,50 45 13,71 13,70 8,53

Matematik 30 13 6 11,50 38 13,60 12,85 3,01

Fizik 10 3 2 2,50 25 4,56 4,42 1,62

Kimya 10 2 3 1,25 13 2,90 3,16 0,80

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 5,67 5,57 2,35

TYT Fen 30 10 8 8,00 27 13,12 13,15 4,77

Toplam: 120 61 31 53,25 44 55,58 53,07 25,63

TYT Türkçe BCCADaACABAC cCEaAeEDdbBEEAdCB

Cevap Anahtarı A BCCADEACABACEDCEBACEDCCBEEAACB

TYT Sosyal b c CBAdbe BBAbBDECC AAeacACEc

Cevap Anahtarı A DAEDCBAEACDBBAEBDECCEAABDEACEB

TYT Matematik DB  Ee  EbB CD   aeD eE BB aCA

Cevap Anahtarı A DBDEEBEAEDBCCDBCEBCDEAEABBABCA

TYT Fen  EC  a  aAEe    bbD b dDdC EBB

Cevap Anahtarı A CECDABCDBAECDDABECDECAADECDEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 7 1 88
DESTAN/EFSANE 4 4 0 100
ŞİİR 6 3 2 50
HİKÂYE 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 2 1 50
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 7 1 78
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 3 1 50
FONKSİYONLAR 7 3 1 43
POLİNOMLAR 12 4 3 33
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 3 1 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 0 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 1 0
DALGALAR 4 1 1 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 2 1 33
KARIŞIMLAR 4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 1 71



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET MERT 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,212 218,040 10 13 26 28 193

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 9 3 8,25 69 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 21 9 18,75 63 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 18 6 16,50 55 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 3 6 1,50 15 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 4 3 3,25 33 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 14 11 11,25 38 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 70 37 60,75 51 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe BCCADdAC BAbb eEBAdbcdCBdEAbCa

Cevap Anahtarı A BCCADEACABACEDCEBACEDCCBEEAACB

TYT Sosyal DAEceBAEAbDBdbaBDECdEAABcEACEd

Cevap Anahtarı A DAEDCBAEACDBBAEBDECCEAABDEACEB

TYT Matematik DB EdeE  bB CDB cBeDEAEABBAB e

Cevap Anahtarı A DBDEEBEAEDBCCDBCEBCDEAEABBABCA

TYT Fen aECbd acaAb b ABd DEaAcDEC EBB

Cevap Anahtarı A CECDABCDBAECDDABECDECAADECDEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 7 1 88
DESTAN/EFSANE 4 2 1 50
ŞİİR 6 3 2 50
HİKÂYE 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 3 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 2 2 50
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 5 4 56
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 3 2 50
FONKSİYONLAR 7 3 1 43
POLİNOMLAR 12 9 2 75
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 3 1 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 2 0
DALGALAR 4 1 3 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 3 2 50
KARIŞIMLAR 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 6 0 86



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN ÇENTE 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 249,489 218,040 21 33 113 141 996

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 5 9,75 33 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 2 4 1,00 8 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 2 1 1,75 44 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 13 8 11,00 37 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 3 5 1,75 6 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 3 0 3,00 30 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 15 6 13,50 45 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 42 24 36,00 30 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe   CBC E a B a     d  EBCdeCAA 

Cevap Anahtarı B ACCBCAEDCABABECDEDECAEBCCBCAAE

TYT Sosyal cc  cAdC    a ABdeE AEcA DCABE

Cevap Anahtarı B DEADEABCBDCABEABCCEDAEBAEDCABE

TYT Matematik d   D   a d  D      e   A    d

Cevap Anahtarı B EEDBDEAEBDCCBDBECBAEDCBBAEACBA

TYT Fen bCECDCB daCE    E   DcACE bEBd

Cevap Anahtarı B DCECDCBAABCEBADDEDCEDAACEDCEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 4 0 50
DESTAN/EFSANE 4 1 1 25
ŞİİR 6 0 1 0
HİKÂYE 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 2 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 1 0 25
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 4 3 44
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 1 2 17
FONKSİYONLAR 7 1 1 14
POLİNOMLAR 12 1 1 8
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 1 1 33
DALGALAR 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 3 0 50
KARIŞIMLAR 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 2 57



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET BOZKONT 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,934 218,040 17 28 92 108 660

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 3 7 1,25 10 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 1 1 0,75 19 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 9 11 6,25 21 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 13 5 11,75 39 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 6 2 5,50 55 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 14 7 12,25 41 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 50 31 42,25 35 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe cCCaCAEcCA  a    Dda EBCdBCd E

Cevap Anahtarı B ACCBCAEDCABABECDEDECAEBCCBCAAE

TYT Sosyal ccd aABbB eb    aC  bEeA  CAcE

Cevap Anahtarı B DEADEABCBDCABEABCCEDAEBAEDCABE

TYT Matematik dEaBc    D C      AEDbBBAEeCB 

Cevap Anahtarı B EEDBDEAEBDCCBDBECBAEDCBBAEACBA

TYT Fen DCE eC AAebE    EDCbDceCE  Ea 

Cevap Anahtarı B DCECDCBAABCEBADDEDCEDAACEDCEBB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 5 3 63
DESTAN/EFSANE 4 2 0 50
ŞİİR 6 0 1 0
HİKÂYE 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 1 2 25
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 2 1 22
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 2 3 33
FONKSİYONLAR 7 1 0 14
POLİNOMLAR 12 7 1 58
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 3 1 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 0 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 2 0 67
DALGALAR 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 3 1 50
KARIŞIMLAR 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 1 43



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE DEMİREL 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,864 218,040 2 3 7 7 37

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 8 4 7,00 58 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 3 0 3,00 75 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 26 3 25,25 84 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 6 2 5,50 55 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 21 5 19,75 66 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 83 26 76,50 64 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe ACCBCAEDCea adb bDdd EBCCBCdeE

Cevap Anahtarı B ACCBCAEDCABABECDEDECAEBCCBCAAE

TYT Sosyal ecADbABCaDCABd BaCEaAdBAE CA E

Cevap Anahtarı B DEADEABCBDCABEABCCEDAEBAEDCABE

TYT Matematik EEDBcEAEebCCBDBE BAEDCBBAEACBA

Cevap Anahtarı B EEDBDEAEBDCCBDBECBAEDCBBAEACBA

TYT Fen DCECDCB Aebc AD EDCEDcACEcC BB

Cevap Anahtarı B DCECDCBAABCEBADDEDCEDAACEDCEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 8 0 100
DESTAN/EFSANE 4 1 2 25
ŞİİR 6 0 4 0
HİKÂYE 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 3 1 75
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 4 4 44
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 0 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 4 2 67
FONKSİYONLAR 7 7 0 100
POLİNOMLAR 12 10 1 83
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 2 0 67
DALGALAR 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 3 2 50
KARIŞIMLAR 4 3 0 75

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 1 71



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN ADIGÜZEL 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,714 218,040 22 34 116 145 1030

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 5 4,75 16 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 2 3 1,25 10 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 2 1 1,75 44 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 11 7 9,25 31 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 13 4 12,00 40 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 4 6 2,50 25 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 1 2 0,50 5 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 12 11 9,25 31 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 42 27 35,25 29 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe aC A     c C        adCBc   C 

Cevap Anahtarı A BCCADEACABACEDCEBACEDCCBEEAACB

TYT Sosyal b   CdA    cBd c EC  AAB cACEc

Cevap Anahtarı A DAEDCBAEACDBBAEBDECCEAABDEACEB

TYT Matematik DaDEd        D   BCD AEABcAcC 

Cevap Anahtarı A DBDEEBEAEDBCCDBCEBCDEAEABBABCA

TYT Fen CEdedBaeaA      cbD bAAaECDEdB

Cevap Anahtarı A CECDABCDBAECDDABECDECAADECDEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 2 1 25
DESTAN/EFSANE 4 1 1 25
ŞİİR 6 0 0 0
HİKÂYE 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 0 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 1 1 25
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 3 2 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 3 2 50
FONKSİYONLAR 7 0 0 0
POLİNOMLAR 12 8 0 67
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 2 2 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 1 2 33
DALGALAR 4 1 3 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 1 0 17
KARIŞIMLAR 4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 2 71



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DORUK TÜRKAN 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 264,124 218,040 18 29 98 115 713

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 5 7 3,25 27 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 16 14 12,50 42 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 6 6 4,50 15 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 3 6 1,50 15 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 15 13 11,75 39 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 52 44 41,00 34 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe d CBCAEeCAcABdb aDdeAEBCdca  E

Cevap Anahtarı B ACCBCAEDCABABECDEDECAEBCCBCAAE

TYT Sosyal eEbedABCcabAedbBdCEbAEBAEaCeBE

Cevap Anahtarı B DEADEABCBDCABEABCCEDAEBAEDCABE

TYT Matematik EE dD  Eebd       b  e  A  C  

Cevap Anahtarı B EEDBDEAEBDCCBDBECBAEDCBBAEACBA

TYT Fen DCEbcdBAAebEcc edDeEaAACED cBe

Cevap Anahtarı B DCECDCBAABCEBADDEDCEDAACEDCEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 5 2 63
DESTAN/EFSANE 4 3 1 75
ŞİİR 6 2 3 33
HİKÂYE 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 2 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 3 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 1 3 25
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 4 5 44
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 3 2 50
FONKSİYONLAR 7 1 1 14
POLİNOMLAR 12 1 3 8
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 1 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 3 0 100
DALGALAR 4 1 3 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 2 4 33
KARIŞIMLAR 4 1 2 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 3 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 3 43



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ÇATMAZ 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,921 218,040 3 5 11 12 100

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 8 3 7,25 60 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 19 8 17,00 57 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 23 7 21,25 71 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 6 4 5,00 50 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 6 3 5,25 53 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 17 12 14,00 47 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 77 36 68,00 57 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe aCCdDEAC  ebb bEBbeEDCCBEEAdCB

Cevap Anahtarı A BCCADEACABACEDCEBACEDCCBEEAACB

TYT Sosyal DcEcCBA ACDaBdE cEC dAABcEACEc

Cevap Anahtarı A DAEDCBAEACDBBAEBDECCEAABDEACEB

TYT Matematik cBDEdeEAEeBCdeBCEBbDEAEABBABCA

Cevap Anahtarı A DBDEEBEAEDBCCDBCEBCDEAEABBABCA

TYT Fen CEebAdCDcAdCe ABECeECedDbCDEcc

Cevap Anahtarı A CECDABCDBAECDDABECDECAADECDEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 6 2 75
DESTAN/EFSANE 4 0 2 0
ŞİİR 6 2 3 33
HİKÂYE 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 3 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 3 1 75
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 4 3 44
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 3 3 50
FONKSİYONLAR 7 5 2 71
POLİNOMLAR 12 10 2 83
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 1 2 33
DALGALAR 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 3 3 50
KARIŞIMLAR 4 3 0 75

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 3 57



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE GÜN 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,407 218,040 13 19 54 57 373

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 6 4 5,00 42 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 12 7 10,25 34 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 14 11 11,25 38 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 60 34 51,50 43 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe e CBC E CAd Bb  EDE AEBCdaCbeE

Cevap Anahtarı B ACCBCAEDCABABECDEDECAEBCCBCAAE

TYT Sosyal  d DbABCBeeAc cBbeEDAEBAEeCABE

Cevap Anahtarı B DEADEABCBDCABEABCCEDAEBAEDCABE

TYT Matematik d  BD  Eece B B   AEceBBAE C c

Cevap Anahtarı B EEDBDEAEBDCCBDBECBAEDCBBAEACBA

TYT Fen aCECcCcdAd aB D EDCcDcAaEeCc  

Cevap Anahtarı B DCECDCBAABCEBADDEDCEDAACEDCEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 4 1 50
DESTAN/EFSANE 4 2 1 50
ŞİİR 6 3 1 50
HİKÂYE 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 0 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 2 2 50
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 4 4 44
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 2 2 33
FONKSİYONLAR 7 2 1 29
POLİNOMLAR 12 6 3 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 2 1 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 3 0
DALGALAR 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 2 1 33
KARIŞIMLAR 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 2 43



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFSAAD ETYAVUZ 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,609 218,040 12 16 42 45 318

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 6 3 5,25 44 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 2 1 1,75 44 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 16 7 14,25 48 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 10 4 9,00 30 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 6 1 5,75 58 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 60 26 53,50 45 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe BCCA EAC d CE b  A EaCCBEEddaa

Cevap Anahtarı A BCCADEACABACEDCEBACEDCCBEEAACB

TYT Sosyal D  cCBA AbDc b eDdCC AAB cACEB

Cevap Anahtarı A DAEDCBAEACDBBAEBDECCEAABDEACEB

TYT Matematik Dc  Ee  E   ee   B D AEA   BC 

Cevap Anahtarı A DBDEEBEAEDBCCDBCEBCDEAEABBABCA

TYT Fen CEeaAcC dAEC  ABEC cbAADcCDEcB

Cevap Anahtarı A CECDABCDBAECDDABECDECAADECDEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 7 0 88
DESTAN/EFSANE 4 1 1 25
ŞİİR 6 2 1 33
HİKÂYE 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 0 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 2 0 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 2 2 50
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 3 3 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 2 2 33
FONKSİYONLAR 7 1 1 14
POLİNOMLAR 12 5 1 42
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 2 0 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 1 2 33
DALGALAR 4 2 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 3 1 50
KARIŞIMLAR 4 3 0 75

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 2 71



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE AKYILDIZ 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,080 218,040 14 21 62 65 410

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 9 9,75 33 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 4 4 3,00 25 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 3 0 3,00 75 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 13 7 11,25 38 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 16 5 14,75 49 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 6 1 5,75 58 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 0 0 0,00 0 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 8 0 8,00 80 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 14 1 13,75 46 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 55 22 49,50 41 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe e C CAccC    Eb  DE AdBCdaCdeE

Cevap Anahtarı B ACCBCAEDCABABECDEDECAEBCCBCAAE

TYT Sosyal c d  ABdc CAc   dC aA BAE CABE

Cevap Anahtarı B DEADEABCBDCABEABCCEDAEBAEDCABE

TYT Matematik d DBcE Ee CC DB C AED cBAcA B 

Cevap Anahtarı B EEDBDEAEBDCCBDBECBAEDCBBAEACBA

TYT Fen DCEC  BbA           DAACEDCE  

Cevap Anahtarı B DCECDCBAABCEBADDEDCEDAACEDCEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 3 3 38
DESTAN/EFSANE 4 1 0 25
ŞİİR 6 2 1 33
HİKÂYE 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 2 0 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 1 2 25
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 1 3 11
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 2 3 33
FONKSİYONLAR 7 5 0 71
POLİNOMLAR 12 7 1 58
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 2 1 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 2 1 67
DALGALAR 4 1 0 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 0 0 0
KARIŞIMLAR 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 3 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 0 71



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ŞENGÜL 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,092 218,040 20 32 109 134 886

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 10 12,50 42 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 7 3 6,25 52 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 3 0 3,00 75 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 17 6 15,50 52 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 5 5 3,75 13 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 4 5 2,75 28 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 1 3 0,25 3 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 9 12 6,00 20 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 46 33 37,75 31 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe ACCBCA DbAd  c  bDEeAcBddaCAeE

Cevap Anahtarı B ACCBCAEDCABABECDEDECAEBCCBCAAE

TYT Sosyal  E bdABCcDCAB ce CE AcBAE C BE

Cevap Anahtarı B DEADEABCBDCABEABCCEDAEBAEDCABE

TYT Matematik E  Bc   dee       A D   b  C  

Cevap Anahtarı B EEDBDEAEBDCCBDBECBAEDCBBAEACBA

TYT Fen aCEC CdddcC    b  edDcAbEe  Bd

Cevap Anahtarı B DCECDCBAABCEBADDEDCEDAACEDCEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 7 0 88
DESTAN/EFSANE 4 1 2 25
ŞİİR 6 1 2 17
HİKÂYE 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 3 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 3 1 75
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 3 3 33
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 2 2 33
FONKSİYONLAR 7 0 1 0
POLİNOMLAR 12 2 2 17
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 1 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 3 0
DALGALAR 4 1 2 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 1 1 17
KARIŞIMLAR 4 0 2 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 2 43



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ETKA TURGUT 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 244,330 218,040 23 35 118 149 1106

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 5 10,75 36 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 7 3 6,25 52 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 3 0 3,00 75 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 15 5 13,75 46 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 11 6 9,50 32 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 1 1 0,75 8 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 3 10 0,50 2 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 41 26 34,50 29 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe A C  Ad Ccd   a  D  AEBCCaC  E

Cevap Anahtarı B ACCBCAEDCABABECDEDECAEBCCBCAAE

TYT Sosyal cEAbEAB  DbA   a C  A BAE CAdE

Cevap Anahtarı B DEADEABCBDCABEABCCEDAEBAEDCABE

TYT Matematik E   bb a ee BD c  AED B A  CBA

Cevap Anahtarı B EEDBDEAEBDCCBDBECBAEDCBBAEACBA

TYT Fen   Ea aed aa  A      a  bE bc  

Cevap Anahtarı B DCECDCBAABCEBADDEDCEDAACEDCEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 3 1 38
DESTAN/EFSANE 4 1 2 25
ŞİİR 6 1 1 17
HİKÂYE 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 1 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 3 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 1 1 25
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 1 1 11
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 1 1 17
FONKSİYONLAR 7 2 3 29
POLİNOMLAR 12 4 2 33
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 4 0 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 1 1 33
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 2 0
DALGALAR 4 0 2 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 1 1 17
KARIŞIMLAR 4 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 1 3 14



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİDAYET MOLLA 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,316 218,040 16 26 82 91 549

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 6 4 5,00 42 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 2 0 2,00 50 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 1 0,75 19 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 9 5 7,75 26 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 10 11 7,25 24 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 4 6 2,50 25 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 4 2 3,50 35 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 17 9 14,75 49 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 54 34 45,50 38 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe BCC DbAC aeCc CEBAbdDdCBEEAdCe

Cevap Anahtarı A BCCADEACABACEDCEBACEDCCBEEAACB

TYT Sosyal D cDdBAdAbD           AB   Cb 

Cevap Anahtarı A DAEDCBAEACDBBAEBDECCEAABDEACEB

TYT Matematik eabEEe       D dcBCDEAa decBCc

Cevap Anahtarı A DBDEEBEAEDBCCDBCEBCDEAEABBABCA

TYT Fen CdCadabDdAEa D  EC cCAADECcEBB

Cevap Anahtarı A CECDABCDBAECDDABECDECAADECDEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 6 1 75
DESTAN/EFSANE 4 1 2 25
ŞİİR 6 4 1 67
HİKÂYE 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 0 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 1 2 25
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 2 4 33
FONKSİYONLAR 7 0 0 0
POLİNOMLAR 12 6 4 50
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 2 3 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 3 0
DALGALAR 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 1 2 17
KARIŞIMLAR 4 3 0 75

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 3 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 6 1 86



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREMEFE BAŞ 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,699 218,040 7 9 20 22 156

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 8 3 7,25 60 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 22 6 20,50 68 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 14 11 11,25 38 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 7 2 6,50 65 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 5 3 4,25 43 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 20 7 18,25 61 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 71 33 62,75 52 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe BC  D AC eeCc adBAeEaCCBEEedC 

Cevap Anahtarı A BCCADEACABACEDCEBACEDCCBEEAACB

TYT Sosyal DAaDCBAc CDcBAbBDECCEAABca CEB

Cevap Anahtarı A DAEDCBAEACDBBAEBDECCEAABDEACEB

TYT Matematik ce  Eed  bBCeDa cBdDEeEABBbBCA

Cevap Anahtarı A DBDEEBEAEDBCCDBCEBCDEAEABBABCA

TYT Fen CECeABCe AEb a BdCDEbAADECeEBB

Cevap Anahtarı A CECDABCDBAECDDABECDECAADECDEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 5 0 63
DESTAN/EFSANE 4 1 2 25
ŞİİR 6 2 3 33
HİKÂYE 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 3 1 75
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 8 1 89
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 1 3 17
FONKSİYONLAR 7 2 3 29
POLİNOMLAR 12 7 4 58
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 4 1 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 2 1 67
DALGALAR 4 2 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 3 1 50
KARIŞIMLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 6 1 86



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY TEKE 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,222 218,040 4 6 12 14 109

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 5 4,75 16 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 6 5 4,75 40 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 0 3,00 75 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 14 8 12,00 40 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 27 3 26,25 88 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 7 1 6,75 68 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 8 0 8,00 80 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 24 2 23,50 78 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 71 18 66,50 55 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe       ACA eb   d    DdCB a    

Cevap Anahtarı A BCCADEACABACEDCEBACEDCCBEEAACB

TYT Sosyal D dcCBAEebDa b e  C  AAeDE CEB

Cevap Anahtarı A DAEDCBAEACDBBAEBDECCEAABDEACEB

TYT Matematik DBDEdeEAEDBCCDBCEBbDEAEABBABCA

Cevap Anahtarı A DBDEEBEAEDBCCDBCEBCDEAEABBABCA

TYT Fen CE aABC BAE D ABECDEaAADECDEBB

Cevap Anahtarı A CECDABCDBAECDDABECDECAADECDEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 2 0 25
DESTAN/EFSANE 4 1 2 25
ŞİİR 6 0 1 0
HİKÂYE 2 0 0 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 0 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 2 2 50
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 1 2 11
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 4 2 67
FONKSİYONLAR 7 7 0 100
POLİNOMLAR 12 11 1 92
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 0 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 2 1 67
DALGALAR 4 3 0 75

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 5 0 83
KARIŞIMLAR 4 3 0 75

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 7 0 100



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİNA DEDELER 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 206,298 218,040 25 37 132 200 2394

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 15 10,25 34 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 0 1 -0,25 -2 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 2 2 1,50 38 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 2 2 1,50 38 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 5 9 2,75 9 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 6 14 2,50 8 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 4 6 2,50 25 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 2 8 0,00 0 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 11 19 6,25 21 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 36 57 21,75 18 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe ACCBCAdDCea adaeEcddcEdCdBeAcE

Cevap Anahtarı B ACCBCAEDCABABECDEDECAEBCCBCAAE

TYT Sosyal       e      c  aC  baBAcbaAdE

Cevap Anahtarı B DEADEABCBDCABEABCCEDAEBAEDCABE

TYT Matematik dbcaDEbcB e    d ab  Cd  cdCBe

Cevap Anahtarı B EEDBDEAEBDCCBDBECBAEDCBBAEACBA

TYT Fen eaECDddAbdabadcbEaCdDdebEeCEBd

Cevap Anahtarı B DCECDCBAABCEBADDEDCEDAACEDCEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 7 1 88
DESTAN/EFSANE 4 1 2 25
ŞİİR 6 1 5 17
HİKÂYE 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 1 3 11
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 2 4 33
FONKSİYONLAR 7 1 3 14
POLİNOMLAR 12 1 4 8
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 2 3 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 1 2 33
DALGALAR 4 1 3 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 1 5 17
KARIŞIMLAR 4 1 3 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 3 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 2 71



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ ÇANDUR 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,828 218,040 5 7 16 18 127

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 6 19,50 65 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 5 5 3,75 31 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 19 6 17,50 58 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 5 5 3,75 38 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 4 4 3,00 30 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 15 13 11,75 39 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 74 34 65,50 55 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe ACCBCAaDbABA ECa DE AEBCdaCdAE

Cevap Anahtarı B ACCBCAEDCABABECDEDECAEBCCBCAAE

TYT Sosyal ec b ABCaDbABbdBCCEDAEBAEaCAcE

Cevap Anahtarı B DEADEABCBDCABEABCCEDAEBAEDCABE

TYT Matematik E  BDEAEeDC BDB  BeEDdBBeEACcc

Cevap Anahtarı B EEDBDEAEBDCCBDBECBAEDCBBAEACBA

TYT Fen bCEeDaBdAcacB a EcCEaAAbEcCEBe

Cevap Anahtarı B DCECDCBAABCEBADDEDCEDAACEDCEBB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 7 1 88
DESTAN/EFSANE 4 3 1 75
ŞİİR 6 3 1 50
HİKÂYE 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 2 2 50
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 7 2 78
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 3 1 50
FONKSİYONLAR 7 6 0 86
POLİNOMLAR 12 7 3 58
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 3 2 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 1 2 33
DALGALAR 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 1 3 17
KARIŞIMLAR 4 3 1 75

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 3 57



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED AYGÜN 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,680 218,040 8 10 23 25 171

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 9 3 8,25 69 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 24 5 22,75 76 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 9 3 8,25 28 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 3 3 2,25 23 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 16 9 13,75 46 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 68 24 62,00 52 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe BCdADEAC cAb eC cA EDdCBEEAACa

Cevap Anahtarı A BCCADEACABACEDCEBACEDCCBEEAACB

TYT Sosyal DAcDCBAdACDcBb BDECCcAABDEACEB

Cevap Anahtarı A DAEDCBAEACDBBAEBDECCEAABDEACEB

TYT Matematik DB  E E      e  cB DEA   c B  

Cevap Anahtarı A DBDEEBEAEDBCCDBCEBCDEAEABBABCA

TYT Fen CEC cBCecA C a  ceDEbAADaCeEBB

Cevap Anahtarı A CECDABCDBAECDDABECDECAADECDEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 7 1 88
DESTAN/EFSANE 4 1 2 25
ŞİİR 6 2 2 33
HİKÂYE 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 2 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 3 1 75
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 6 2 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 3 0 50
FONKSİYONLAR 7 1 0 14
POLİNOMLAR 12 4 2 33
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 1 1 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 1 1 33
DALGALAR 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 3 0 50
KARIŞIMLAR 4 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 2 71



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÖZGÜBÜZ 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,298 218,040 1 2 3 3 15

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 13 12,75 43 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 8 1 7,75 65 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 3 1 2,75 69 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 22 5 20,75 69 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 26 4 25,00 83 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 6 3 5,25 53 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 10 0 10,00 100 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 9 1 8,75 88 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 25 4 24,00 80 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 89 26 82,50 69 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe AdCcCAdDCcdbBEC aaEecdBCdBCAeE

Cevap Anahtarı B ACCBCAEDCABABECDEDECAEBCCBCAAE

TYT Sosyal    DEABCcDCABEbBCCEcAaBAEaCABE

Cevap Anahtarı B DEADEABCBDCABEABCCEDAEBAEDCABE

TYT Matematik cEDBDEAEecCCBDBECaAEDCBBAEACBA

Cevap Anahtarı B EEDBDEAEBDCCBDBECBAEDCBBAEACBA

TYT Fen eeEC CBAAdCEBADDEDCEDAAbEDCEBB

Cevap Anahtarı B DCECDCBAABCEBADDEDCEDAACEDCEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 5 3 63
DESTAN/EFSANE 4 1 3 25
ŞİİR 6 3 2 50
HİKÂYE 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 0 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 2 0 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 3 1 75
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 6 3 67
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 4 2 67
FONKSİYONLAR 7 7 0 100
POLİNOMLAR 12 10 2 83
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 2 1 67
DALGALAR 4 2 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 6 0 100
KARIŞIMLAR 4 4 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 7 0 100



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH KARAKAŞ 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,945 218,040 6 8 19 21 138

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 7 3 6,25 52 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 3 0 3,00 75 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 22 5 20,75 69 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 16 6 14,50 48 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 7 3 6,25 63 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 5 4 4,00 40 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 20 9 17,75 59 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 71 29 63,75 53 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe A CBC aDCA   b   cabAEBCdeCdeE

Cevap Anahtarı B ACCBCAEDCABABECDEDECAEBCCBCAAE

TYT Sosyal cE DEA CaDCbBaABdCEDAEBAE CABE

Cevap Anahtarı B DEADEABCBDCABEABCCEDAEBAEDCABE

TYT Matematik d  BDd EeDdCBDB   AEDe BAEcCB 

Cevap Anahtarı B EEDBDEAEBDCCBDBECBAEDCBBAEACBA

TYT Fen eCECeCBAAdec ADcbDCEDAcCEaCEBB

Cevap Anahtarı B DCECDCBAABCEBADDEDCEDAACEDCEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 5 1 63
DESTAN/EFSANE 4 2 0 50
ŞİİR 6 1 1 17
HİKÂYE 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 0 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 3 1 75
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 7 2 78
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 2 2 33
FONKSİYONLAR 7 4 2 57
POLİNOMLAR 12 8 1 67
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 2 1 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 2 1 67
DALGALAR 4 2 2 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 2 4 33
KARIŞIMLAR 4 3 0 75

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 6 1 86



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN GÖZİŞ 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 239,774 218,040 24 36 120 156 1233

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 11 7,25 24 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 6 3 5,25 44 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 2 0 2,00 50 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 14 8 12,00 40 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 8 5 6,75 23 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 3 7 1,25 13 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 2 2 1,50 15 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 10 13 6,75 23 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 42 37 32,75 27 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe cCe bc C aeC Dbd  edDCCBE   Ce

Cevap Anahtarı A BCCADEACABACEDCEBACEDCCBEEAACB

TYT Sosyal D c CBAd CDc ccd EC aAAB  ACEc

Cevap Anahtarı A DAEDCBAEACDBBAEBDECCEAABDEACEB

TYT Matematik c   d E bDB  b   B D A e B  C 

Cevap Anahtarı A DBDEEBEAEDBCCDBCEBCDEAEABBABCA

TYT Fen aECaAaaedb a   BcC  eAdDE cEcB

Cevap Anahtarı A CECDABCDBAECDDABECDECAADECDEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 2 4 25
DESTAN/EFSANE 4 1 2 25
ŞİİR 6 1 2 17
HİKÂYE 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 0 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 3 1 75
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 2 4 22
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 0 2 0
FONKSİYONLAR 7 3 1 43
POLİNOMLAR 12 3 2 25
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 2 0 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 1 2 33
DALGALAR 4 0 4 0

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 0 1 0
KARIŞIMLAR 4 2 1 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 2 57



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE İŞÇİ 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,577 218,040 19 30 102 123 748

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 2 14,50 48 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 3 8 1,00 8 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 0 1 -0,25 -3 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 2 0 2,00 50 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 1 2 0,50 13 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 6 11 3,25 11 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 13 9 10,75 36 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 4 4 3,00 30 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 4 1 3,75 38 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 14 9 11,75 39 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 48 31 40,25 34 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe cCCB A  CAB      DE  EBCCaC  E

Cevap Anahtarı B ACCBCAEDCABABECDEDECAEBCCBCAAE

TYT Sosyal acdb dBCcDbcc         BA  C eb

Cevap Anahtarı B DEADEABCBDCABEABCCEDAEBAEDCABE

TYT Matematik d  cD  EeDdCBbB   AEDaBBeEcCc 

Cevap Anahtarı B EEDBDEAEBDCCBDBECBAEDCBBAEACBA

TYT Fen aCE eadAA bE A    CEadAaEeCEBB

Cevap Anahtarı B DCECDCBAABCEBADDEDCEDAACEDCEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 4 1 50
DESTAN/EFSANE 4 3 0 75
ŞİİR 6 0 0 0
HİKÂYE 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 2 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 3 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 1 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 2 2 50
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 1 3 17
FONKSİYONLAR 7 3 2 43
POLİNOMLAR 12 7 2 58
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 2 2 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 0 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 1 2 33
DALGALAR 4 1 2 25

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 2 1 33
KARIŞIMLAR 4 2 0 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 2 71



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KOLAK 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,343 218,040 9 11 24 26 175

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 4 5 2,75 23 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 3 0 3,00 75 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 4 0 4,00 100 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 14 6 12,50 42 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 20 6 18,50 62 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 8 1 7,75 78 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 5 2 4,50 45 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 18 8 16,00 53 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 69 29 61,75 51 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe BCCAD AC aACE bE AbdadCBEdedCB

Cevap Anahtarı A BCCADEACABACEDCEBACEDCCBEEAACB

TYT Sosyal c c CBAd eDcBc    C  AAB EACEB

Cevap Anahtarı A DAEDCBAEACDBBAEBDECCEAABDEACEB

TYT Matematik ec  dcEAEbB CDB EBbDEAEABBABCA

Cevap Anahtarı A DBDEEBEAEDBCCDBCEBCDEAEABBABCA

TYT Fen CECDABC eAE aDAe  DEadAaECcEdB

Cevap Anahtarı A CECDABCDBAECDDABECDECAADECDEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 7 0 88
DESTAN/EFSANE 4 2 1 50
ŞİİR 6 3 1 50
HİKÂYE 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 1 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 2 2 50
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 2 1 22
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 0 4 0
FONKSİYONLAR 7 5 1 71
POLİNOMLAR 12 10 1 83
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 3 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 3 0 100
DALGALAR 4 2 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 4 1 67
KARIŞIMLAR 4 1 1 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 4 3 57



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT YILDIZ 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,655 218,040 11 14 31 34 216

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 9 11,75 39 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 5 5 3,75 31 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 4 0 4,00 100 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 17 8 15,00 50 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 19 6 17,50 58 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 6 2 5,50 55 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 3 2 2,50 25 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 7 2 6,50 65 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 16 6 14,50 48 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 66 29 58,75 49 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe d CBCAcaa d Bab  DE A BCCBCdeE

Cevap Anahtarı B ACCBCAEDCABABECDEDECAEBCCBCAAE

TYT Sosyal  cAD AdCcabAc bB CE AEBAEDCAaE

Cevap Anahtarı B DEADEABCBDCABEABCCEDAEBAEDCABE

TYT Matematik d  Bcb aeDC BDBE BAEDCBBAEACeA

Cevap Anahtarı B EEDBDEAEBDCCBDBECBAEDCBBAEACBA

TYT Fen e ECeC AAB  B D E baDAAbE CcBB

Cevap Anahtarı B DCECDCBAABCEBADDEDCEDAACEDCEBB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 4 3 50
DESTAN/EFSANE 4 0 2 0
ŞİİR 6 2 2 33
HİKÂYE 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 2 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 1 3 25
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 4 2 44
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 1 3 17
FONKSİYONLAR 7 3 2 43
POLİNOMLAR 12 11 0 92
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 4 1 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 0 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 1 1 33
DALGALAR 4 3 1 75

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 1 0 17
KARIŞIMLAR 4 2 2 50

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 2 1 67
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 5 1 71



SONUÇ BELGESİ A121004 - 10. SINIF ICEBERG 4. Deneme

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP EL  N 0 10

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,345 218,040 15 25 79 87 526

Katılımlar: 25 37 148 251 4389

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 7 16,25 54 12,52 13,37 9,32

Tarih 12 6 4 5,00 42 4,62 4,64 2,78

Coğrafya-1 10 5 0 5,00 50 3,67 3,94 2,38

Felsefe 4 1 2 0,50 13 2,43 2,32 1,39

Din Kül. ve Ahl. Bil. 4 3 1 2,75 69 2,97 2,80 1,98

TYT Sosyal 30 15 7 13,25 44 13,69 13,70 8,53

Matematik 30 7 4 6,00 20 12,49 12,85 3,01

Fizik 10 5 4 4,00 40 4,35 4,42 1,62

Kimya 10 1 0 1,00 10 3,28 3,16 0,80

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 5,53 5,57 2,35

TYT Fen 30 12 5 10,75 36 13,16 13,15 4,77

Toplam: 120 52 23 46,25 39 51,86 53,07 25,63

TYT Türkçe ACCBCA  CA  BbCDEDd AcaCdabAAE

Cevap Anahtarı B ACCBCAEDCABABECDEDECAEBCCBCAAE

TYT Sosyal  d DbABdcDCAB  B C DA eAc CAcE

Cevap Anahtarı B DEADEABCBDCABEABCCEDAEBAEDCABE

TYT Matematik d   c  E e  B       D B A ACc 

Cevap Anahtarı B EEDBDEAEBDCCBDBECBAEDCBBAEACBA

TYT Fen aCEaD eAAd        C DAACEbC   

Cevap Anahtarı B DCECDCBAABCEBADDEDCEDAACEDCEBB
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TÜR TAR COĞ1 FEL DİN MAT FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

ROMAN 8 6 0 75
DESTAN/EFSANE 4 2 0 50
ŞİİR 6 5 1 83
HİKÂYE 2 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih S D Y B%

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 2 1 0 50
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 2 1 0 50
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 4 2 2 50
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 9 4 0 44
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik S D Y B%

SAYMA VE OLASILIK 6 0 2 0
FONKSİYONLAR 7 2 0 29
POLİNOMLAR 12 2 1 17
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 5 3 1 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ELEKTRİK VE MANYETİZMA 3 2 1 67
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 1 2 33
DALGALAR 4 2 1 50

Kimya S D Y B%

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 6 0 0 0
KARIŞIMLAR 4 1 0 25

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 3 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 7 3 1 43
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