
SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EMİN AKBULUT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 437,320 335,580 19 35 104 441 4867

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 15 5 13,33 67 10,97 11,99 6,56

Fen 20 18 2 17,33 87 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 76 14 71,33 79 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdDBDCCBABADCAABDdDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BADDdBACDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) dBDCAaBbcA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BACcDAABDcCCcbCDaBDC

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DACCBCDdBDBDDBABDCAc

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA GÖK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 373,342 335,580 44 70 249 1155 11984

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 7 4 5,67 28 10,97 11,99 6,56

Fen 20 16 4 14,67 73 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 64 17 58,33 65 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDdDBAAaDABcBCCaBcdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABdDDcB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADdBDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT)  Dc D bA a Dd A AC  

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) AbbDBABDDBDBaDCBCdAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN ERTÜRK 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 472,498 335,580 3 9 21 112 1123

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 5 4 3,67 37 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,97 11,99 6,56

Fen 20 18 2 17,33 87 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 82 7 79,67 89 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BCDBDCCBABADCAABDBDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) Bd bdBACDd

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BBDCADBADA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BACADAABDDCCAACDaBDC

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DACCBCDdBDcDDBABDCAA

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLİN OKŞAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 451,860 335,580 9 23 67 308 3281

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 18 2 17,33 87 10,97 11,99 6,56

Fen 20 19 1 18,67 93 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 79 11 75,33 84 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDdDBAAdDABcBCCDBDaB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABdDDcB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) cDAcDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) CDaaDCAACCDDBAADACAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) AACDBABDDBDBdDCBCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ KALEM 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 391,101 335,580 42 68 214 931 9997

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 12 5 10,33 52 10,97 11,99 6,56

Fen 20 13 7 10,67 53 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 67 20 60,33 67 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDBDBAACbABABCCDBcdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABdDadB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADbDCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADABaACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) CDBaDC ACd D dADAbAc

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) AACDBcBDbBDBbaCaCbAc

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞAK ÇEBİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 397,688 335,580 37 62 188 853 9304

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 14 6 12,00 60 10,97 11,99 6,56

Fen 20 15 5 13,33 67 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 68 21 61,00 68 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDBDB AaDcBAcCCDBDdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) dcCABdbDAB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADcBDACDBd

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) CDBaDCAAdbcaBAADbCAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) bcCDBABDDBcBdDCBCaAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BB DÜNYA ETÜT KURSU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 450,055 335,580 10 25 72 321 3458

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 17 3 16,00 80 10,97 11,99 6,56

Fen 20 18 2 17,33 87 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 80 10 76,67 85 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDBDBAAdDABABCCDBcdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABdDDdB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADABDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) bDBcDCAbCCDDBAADACAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) cACDBABDDBDBdDCBCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM AYDIN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 425,512 335,580 27 48 131 571 6202

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 17 3 16,00 80 10,97 11,99 6,56

Fen 20 16 4 14,67 73 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 73 17 67,33 75 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDdDBdACDABABCCDBcaB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADaAdBbDcB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) cDdBDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) CDBBDCbACCDDBAADcbAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) bcCDBABDDcDBbDCBCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA DEMİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 395,386 335,580 38 63 194 878 9552

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 11 3 10,00 50 10,97 11,99 6,56

Fen 20 16 4 14,67 73 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 67 16 61,67 69 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDdDBAAbDABABCCDBc *

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) AcaABdDcbB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADABDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) CDB D AcCC  dAb  CAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) dACDaABDDBDBCDCBCbAc

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM ASAL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 332,328 335,580 54 85 340 1605 16620

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 7 4 5,67 28 10,97 11,99 6,56

Fen 20 11 9 8,00 40 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 52 29 42,33 47 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdDaDCCBABADbAABc*Dd

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BdDbdaACDd

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) daDCbDBdDc

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT)   Cca   D aCA C cBD 

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DAdCBCbdcDcDDBcaDCbd

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞIN CANDAŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 327,532 335,580 56 87 357 1673 17222

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 6 4 4,67 47 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 7 4 5,67 28 10,97 11,99 6,56

Fen 20 9 11 5,33 27 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 51 29 41,33 46 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdDaDCC ABADdAABcBDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BdcDdBAaDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BaDbaAcCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BBDCAaBcDA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BA cDAAa  aCb     D 

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) bAbdcCabBDcaDBcaDCAd

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇETİNDORUK TIRAŞOĞLU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 442,242 335,580 16 31 90 392 4296

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 15 5 13,33 67 10,97 11,99 6,56

Fen 20 19 1 18,67 93 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 77 13 72,67 81 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDBDBAACDABABCCDBcdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABBaDdB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADcBcACDcB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) CDBaDCAcCaDDdAADcCAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) AACDBABDDBDBdDCBCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ AKBABA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 429,387 335,580 26 47 125 522 5771

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 14 3 13,00 65 10,97 11,99 6,56

Fen 20 16 3 15,00 75 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 76 10 72,67 81 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdDBDCCBABADCAABadDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BADDdBACDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BBDCADBADA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BA cDAABD a AACDaBDC

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DAdCBCDCBDBD cABDCAc

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 0 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ SEZGİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 409,383 335,580 35 60 170 734 7993

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 12 4 10,67 53 10,97 11,99 6,56

Fen 20 14 4 12,67 63 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 72 12 68,00 76 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDBDBcAaDABABCCDBDdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABBDDAB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) bDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADABDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) CDcaDCAAbC DBA Db  B

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) b bDBbBDD DBCDCBCbAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLE M 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 318,519 335,580 57 88 372 1788 18235

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 9 11 5,33 27 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 4 6 2,00 20 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 10 3 9,00 45 10,97 11,99 6,56

Fen 20 13 7 10,67 53 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 47 36 35,00 39 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CbdcBdAabABAdCbDabdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADdAcBDcdB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CbCaAabaCa

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADdBDdbbBd

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT)  DBaDb  CCDD A   bAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) cbCaBABDDcDcCDCaCaAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 0 1 0
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU NAZ BENGÜL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 452,361 335,580 7 21 65 302 3225

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 17 3 16,00 80 10,97 11,99 6,56

Fen 20 18 2 17,33 87 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 81 9 78,00 87 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdcBDCCBABADaAABDBDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BADDdBACDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BBDCADBADA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BACcDAABDbCCAACDdBDC

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DACCBCDCBDBcDBABDCAb

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN SARI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 413,118 335,580 34 57 163 705 7587

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 12 6 10,00 50 10,97 11,99 6,56

Fen 20 16 4 14,67 73 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 69 19 62,67 70 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDBDBAACDABABCCDBDCB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADabBBDcdB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADbB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) cDdcDACbBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) CD Bb bdCCbDaAbDACAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) cACDBABDDcDBCaCBCdAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN YILMAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 429,427 335,580 25 46 124 521 5765

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 14 4 12,67 63 10,97 11,99 6,56

Fen 20 17 3 16,00 80 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 76 12 72,00 80 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDdDBAAbDABABCCDBDdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABdbDAB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADABDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) aDBaDbAACC  BAADbCAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) AcCDBABDDBDBdbCBCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KÖSE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 449,355 335,580 11 26 74 333 3527

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 16 4 14,67 73 10,97 11,99 6,56

Fen 20 18 2 17,33 87 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 80 10 76,67 85 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdDBDCCBABADCAABDBcC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BcDDdBACDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BBDCADBADA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BACADAAcDbdCAACDBBDa

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DACCBCDCBDBDDBABDCcb

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİREFE İYİLİKSEVE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 414,428 335,580 33 56 156 688 7419

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 12 4 10,67 53 10,97 11,99 6,56

Fen 20 16 4 14,67 73 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 70 16 64,67 72 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BCDBDCCBABADCAbBDBDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BdDcdBACaA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDdDAcCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BcDCADBADA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) dA ADAAdD CCAc DaBD 

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) cAbCBCDCBDcDDBABDCAb

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KILIÇ 1907  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 421,260 335,580 30 51 140 609 6682

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 5 5 3,33 33 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 9 0 9,00 45 10,97 11,99 6,56

Fen 20 17 1 16,67 83 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 69 8 66,33 74 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BCDBDCCBABADCAABDBDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BADbdBACDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BBDCAadbab

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BA A AA    CA C   D 

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DACCBCD BD DDBAaDCAA

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM AYAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 457,103 335,580 5 18 54 252 2677

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,97 11,99 6,56

Fen 20 17 3 16,00 80 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 81 9 78,00 87 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdcBDCCBABADCAABDdDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BADDdBACDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDb

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BBDCADBADA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BACcDAABDDCCAACDBBDC

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) cACCBCDbBDBDDBABDCbA

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ATLAS A 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 394,717 335,580 39 64 196 884 9617

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 11 6 9,00 45 10,97 11,99 6,56

Fen 20 17 3 16,00 80 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 68 19 61,67 69 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdDBDCCBABADdAABcdDd

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BdDDdBACDd

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCcC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BBDCADBcDA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BAdbD Aca CCAbCDaBD 

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DAdCBCDCcDBDDBABDCcA

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 0 1 0
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ATMACA 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 355,104 335,580 45 73 285 1350 14061

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 6 6 4,00 20 10,97 11,99 6,56

Fen 20 14 5 12,33 62 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 59 22 51,67 57 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) bDBDBAAdDABABCCDccdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) dDaABdacAB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADcBDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT)  D aDC c aD  b  cbAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) b CaBAcDDBDBCDCBCdAc

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL NİSA TÜMAY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 468,990 335,580 4 11 28 141 1425

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 19 1 18,67 93 10,97 11,99 6,56

Fen 20 19 1 18,67 93 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 82 8 79,33 88 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdcBDCCBABADCAABDBDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BcDDdBACDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BBDCAbBcDA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BACcDAABDDCCAACDBBDC

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DACdBCDCBDBDDBABDCAA

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH AHMADI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 452,079 335,580 8 22 66 307 3266

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 14 0 14,00 70 10,97 11,99 6,56

Fen 20 19 0 19,00 95 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 78 4 76,67 85 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDBDBAA DABABCCDBcCB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABdDDdB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) AcABDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT)  DB DC A C DBAADA AB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN)  ACDBABDDBDBCDCBCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA PİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 486,741 335,580 1 1 9 23 243

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 20 0 20,00 100 10,97 11,99 6,56

Fen 20 20 0 20,00 100 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 87 3 86,00 96 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdDBDCCBABADaAABDBDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BADDdBACDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BBDCADBADA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BACADAABDDCCAACDBBDC

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN DEMİR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 423,666 335,580 29 50 135 590 6422

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 18 2 17,33 87 10,97 11,99 6,56

Fen 20 16 3 15,00 75 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 72 16 66,67 74 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) dDdaB ACbABABCCDaDCB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABdaDdB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) AcdBDACDBc

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) CDBBDCbACCDDBAADcCAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) AcbDBABDDBDBd CBCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAKKI TUNCİL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 347,949 335,580 49 78 304 1432 14876

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

Fen 20 16 4 14,67 73 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 50 10 46,67 52 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDBDBbAaDABcBCCDBDCB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABdbDcB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sayısal (FEN) AbCDBABDDaDBCDCBCdAb

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 0 0
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 0 0
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 0 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL EFE EROL SANE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 439,433 335,580 18 33 96 425 4631

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 20 0 20,00 100 10,97 11,99 6,56

Fen 20 17 3 16,00 80 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 74 16 68,67 76 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CcdDBAAaDABAdCCDBDdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABdDDdB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADbaCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADcBDcaDBa

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) CDBBDCAACCDDBAADACAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) cACDBABDDBDBdDCaCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 0 1 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İRFM ARTUKSÜER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 447,978 335,580 13 28 77 346 3678

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 18 1 17,67 88 10,97 11,99 6,56

Fen 20 17 3 16,00 80 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 78 11 74,33 83 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BCDBDCCBABAbaAABDdDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BcDadcACDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BBDCADBADA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BACcDAABDDCCAACD BDC

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) aAbCBCDCBDBDDBABDCAc

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK DURĞ UT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 294,109 335,580 58 89 397 2075 21095

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 5 3 4,00 40 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 2 12 -2,00 -10 10,97 11,99 6,56

Fen 20 12 7 9,67 48 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 45 36 33,00 37 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BaDBcCCBdBADdAcBcBDd

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) abDbBacdDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCbADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) B D baBcDA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) cb c cd cc acdCaBc  

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) cbdbBCDCBaBcD bBDCAA

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 1 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ECE YILMAZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 349,062 335,580 48 76 301 1419 14745

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 6 4 4,67 47 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 5 12 1,00 5 10,97 11,99 6,56

Fen 20 15 5 13,33 67 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 59 28 49,67 55 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDdDBAAaDABbBCCDBDdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCbBdDDdB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) AacBDcCDdB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) bDccDb cbaaDdc cA bB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) dACDBABDDBcBdaCBCdAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIK MEY ÖZPINAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 437,226 335,580 20 36 106 443 4875

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 16 4 14,67 73 10,97 11,99 6,56

Fen 20 18 2 17,33 87 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 76 14 71,33 79 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdDcDCCBABADCAABDBcC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BdDbdBACaA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) dBDCADBADA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BAbcDAABDDCCAcCDdBDC

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DACCBCDCBDBDDaABDCbA

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİLEFE CEYLAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 416,272 335,580 32 54 152 669 7223

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 13 7 10,67 53 10,97 11,99 6,56

Fen 20 18 2 17,33 87 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 72 18 66,00 73 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BCDcDCCBcBADdAABDBDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BcDadBAaDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADdBCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) dBDCADBADA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BAbADbAdDDaCAAdDacDC

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DAdCBCDCBDBDDaABDCAA

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EFE DAĞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 333,422 335,580 53 84 336 1586 16493

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 7 9,67 48 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 7 3 6,00 60 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 5 1 4,67 47 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 7 2 6,33 32 10,97 11,99 6,56

Fen 20 14 5 12,33 62 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 48 24 40,00 44 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BbcBDCCBcBADaAdBba C

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) Bda dBdaDd

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BaabDABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) B DCbDB   

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) B       D CCAb  dB C

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DAdCcCDCBDBbDcABDC d

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 0 0
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN DUMANLI 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 454,396 335,580 6 20 61 281 2979

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 14 5 12,33 62 10,97 11,99 6,56

Fen 20 20 0 20,00 100 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 81 8 78,33 87 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BCDBDCCBABADCAABDdDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BdDDdBACDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BBDCADBADA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BACcDAA DDaabACDdBDC

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NECLA KOYUNCU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 433,170 335,580 22 40 113 476 5321

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 12 2 11,33 57 10,97 11,99 6,56

Fen 20 18 1 17,67 88 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 75 8 72,33 80 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDBaBAACDABABCCDBDdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABdcDAB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADABcACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT)  DBaDC A CcD AAD  AB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) A CDBABDDBDBdDCBCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR DANIŞIKKAY 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 340,057 335,580 52 83 323 1505 15739

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 5 12,33 62 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 2 6 0,00 0 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 3 4 1,67 8 10,97 11,99 6,56

Fen 20 17 2 16,33 82 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 50 23 42,33 47 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDBDd AdbABdcCCDBDCB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCAcdbadB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADbDCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) dDcab  adB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT)  D     AdCb a  c    

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) A CDBABDDcaBCDCBCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 1 0
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR KESKİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 352,924 335,580 46 74 292 1379 14309

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 4 3 3,00 15 10,97 11,99 6,56

Fen 20 14 5 12,33 62 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 58 18 52,00 58 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdDBDCCBABADCAcBbdDa

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BcDDdBACDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDd

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BBDCAcBcDA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT)    b   d  CbA  D  D 

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DAdCBCDCBb bDBABDCbb

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN KILIÇ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 435,639 335,580 21 37 107 451 5050

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 1 7,67 77 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 8 0 8,00 80 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 12 1 11,67 58 10,97 11,99 6,56

Fen 20 18 1 17,67 88 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 74 4 72,67 81 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BCDBDCCdABADCA BDBDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BdDDBBA DA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) B DCA BADA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BACADAA   a AA  BBD 

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DACCBCDCBDcDDBABDC A

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLSU NAZ AKTAŞ 99999  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 479,513 335,580 2 4 15 57 586

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 20 0 20,00 100 10,97 11,99 6,56

Fen 20 19 1 18,67 93 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 85 5 83,33 93 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BaDBDCCBABADaAABDBDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BADDBBACDd

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BBDCADBcDA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BACADAABDDCCAACDBBDC

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DACCBCDCBDBDDBABDCAb

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SADİ SÜTÜTEMİZ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 424,325 335,580 28 49 134 582 6341

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 4 13,67 68 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 13 2 12,33 62 10,97 11,99 6,56

Fen 20 19 1 18,67 93 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 73 11 69,33 77 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDBDBAAa ABABCCDBcda

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABcbDdB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADcBDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT)  DBdDC bCC DBAA A AB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) bACDBABDDBDBCDCBCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ AKYOL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 343,295 335,580 51 81 316 1469 15387

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 3 11,00 55 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 4 4 2,67 27 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 7 2 6,33 63 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 7 0 7,00 70 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 3 6 1,00 5 10,97 11,99 6,56

Fen 20 18 0 18,00 90 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 51 15 46,00 51 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDBDB A  ABc  CDBcdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCbadD  a

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBA bDaB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) AD B ACD B

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) bD c   AdCb a  c    

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) A CDBABDD DBCDCBCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 0 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 0 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 0 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ KESKİN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 199,876 335,580 59 90 495 2980 29729

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 4 9 1,00 5 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 1 5 -0,67 -7 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 3 6 1,00 10 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 1 5 -0,67 -7 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 1 5 -0,67 -3 10,97 11,99 6,56

Fen 20 3 7 0,67 3 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 13 37 0,67 1 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) c b DC  cdA  Add acd

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) cb  Ba  bb

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) aCad AadDd

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG)  aD b db c

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT)   C  d     bb b  c  

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) D  bcb   a  D  d Cbd

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 0 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 0 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 0 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 0 0
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 1 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 0 0
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 0 0 0
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 0 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 0 1 0
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 0 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 0 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 1 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 0 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 0 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ PÜSKÜL 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 405,442 335,580 36 61 174 770 8430

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 11 4 9,67 48 10,97 11,99 6,56

Fen 20 17 3 16,00 80 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 70 15 65,00 72 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdcBDCCBABAaCAABDdDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BAcbdBAaDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BBDCADBADA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BA c AABD aCc CDaBD 

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DAdCBCbCBDBDDBABDCbA

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA ALTU NTEPE 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,464 335,580 24 43 116 491 5519

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 16 4 14,67 73 10,97 11,99 6,56

Fen 20 16 4 14,67 73 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 76 14 71,33 79 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CcBDBAAdDABABCCDBDdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABdbDAB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADABDACDBd

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) CDBaDCcACaDDBAADcCAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) cACDBABDDcDBCaCBCdAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA BOZKURT 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 331,430 335,580 55 86 343 1615 16746

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 13 7 10,67 53 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 8 8 5,33 27 10,97 11,99 6,56

Fen 20 11 9 8,00 40 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 55 31 44,67 50 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdccDCCBccAbdAABDBDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BdcbdBAaDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) cBDCADBAaA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BACADbdBD aaccba  D 

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DACCBCabBcdDbaAaDbdA

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 0 1 0
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRAN ÇİFTÇİ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 444,222 335,580 14 29 83 373 4084

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 16 3 15,00 75 10,97 11,99 6,56

Fen 20 19 1 18,67 93 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 77 12 73,00 81 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDBDBAACbABABCCDBcdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) dDCABdDDdB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) cDdBDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) aDBdDC ACCDDBAADcCAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) AACDBABDDBDBCDCaCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK KARAMAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 416,283 335,580 31 53 151 668 7222

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 15 5 13,33 67 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 13 5 11,33 57 10,97 11,99 6,56

Fen 20 19 1 18,67 93 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 72 16 66,67 74 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDaDBAAabABABCCDBcdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABdaDdB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) cDdBDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) aDBdDC cCCDDBA ccCAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) AACDBABDDBDBCDCBCCAc

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA İLHAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 343,934 335,580 50 80 313 1462 15314

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 5 4 3,67 18 10,97 11,99 6,56

Fen 20 14 6 12,00 60 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 53 26 44,33 49 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDdDBAAaDABABCCDcDdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) dbdbadaDcB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBdDbDCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADABcACDBd

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT)  DcaD  A a      cC B

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) bbbDBABDDcaBCDCBCCAa

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 0 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT DEMİRKIRAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 394,303 335,580 40 65 199 892 9662

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 14 6 12,00 60 10,97 11,99 6,56

Fen 20 14 6 12,00 60 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 67 23 59,33 66 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdcBDCCBABADaAABbBDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BdDbdBAaDd

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) dBDCADBcDA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BACcDAcBDDCbbACDaBDd

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) aACCBCDdBDcDbaABDCdA

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMU ULU 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 448,685 335,580 12 27 76 339 3600

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 18 0 18,00 90 10,97 11,99 6,56

Fen 20 18 2 17,33 87 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 75 13 70,67 79 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BCDBDCCBABADCAbdDBDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) aADcdcAbDd

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) dCDbDABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BBDCbDBADA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BACADAABD CCAACDBBD 

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DAdCBCDdBDBDDBABDCAA

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT KIRÇAN 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 441,283 335,580 17 32 91 402 4401

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 16 4 14,67 73 10,97 11,99 6,56

Fen 20 19 1 18,67 93 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 78 12 74,00 82 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdcBDCCBABADaAABDBcC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BcDadBACDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BBDCADBADA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BbCcDcAaDDCCAACDBBDC

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DACCBCDCBDBDDBABDCAc

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KÜÇÜKKARIŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 390,225 335,580 43 69 216 946 10090

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 13 6 11,00 55 10,97 11,99 6,56

Fen 20 13 7 10,67 53 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 66 23 58,33 65 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BCcBDCCBABADCAABcaDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BdbadBACDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BdDCcDBADd

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BAbcDA aDcCCAAdDaBDC

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DAdCBCDdBDaDbBABaCbb

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DURMUŞ 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,666 335,580 23 42 115 488 5489

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 13 4 11,67 58 10,97 11,99 6,56

Fen 20 17 3 16,00 80 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 75 12 71,00 79 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDBDBAACDABABCCDBDdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABdDDdB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADbBaACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT)  DBaDC ACaDDd ADcCAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) AACDBABDbBcBCDCBCdAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KARAER 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 391,808 335,580 41 67 211 925 9929

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 9 4 7,67 38 10,97 11,99 6,56

Fen 20 17 2 16,33 82 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 65 16 59,67 66 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdDcDCCBABADCAABDBca

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BcD dBACDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDd

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BdDCADBccA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BACAD  a  CCc  DacD 

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DAdCBCDCBDBDD ABDCAc

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 0 50
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP S AKIMCILAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 443,734 335,580 15 30 86 380 4142

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 9 1 8,67 87 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 15 5 13,33 67 10,97 11,99 6,56

Fen 20 17 3 16,00 80 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 79 11 75,33 84 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDdDBAACDABABCCDBDCB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABBDDdB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADdBDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) CDBaDCbACaDDaAADcCAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) cACDBABbDBDBbDCBCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞAR 0  

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 351,514 335,580 47 75 294 1392 14453

Katılımlar: 59 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 11 9 8,00 40 14,85 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 5,69 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,09 9,16 7,33

İngilizce 10 7 3 6,00 60 7,31 7,59 4,76

Matematik 20 8 3 7,00 35 10,97 11,99 6,56

Fen 20 15 5 13,33 67 15,05 15,61 9,59

Toplam: 90 58 23 50,33 56 62,95 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdcBDbCBABADdAAcbdcd

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BdbDBaACDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BcDCADBccA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT)  A cDA B   aA bD BD 

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) aAdCBCDCBDcDDBABDCbb

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 0 1 0
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 1 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KAT 827 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 485,606 335,580 1 2 10 27 284

Katılımlar: 13 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 15,92 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,82 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,74 9,16 7,33

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,64 7,59 4,76

Matematik 20 18 2 17,33 87 14,72 11,99 6,56

Fen 20 20 0 20,00 100 16,74 15,61 9,59

Toplam: 90 87 3 86,00 96 72,59 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BCDBDCCBABADCAABDBDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BADDBBACDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BBDCADBcDA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BACbDdABDDCCAACDBBDC

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATU KORKMAZ 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 357,269 335,580 11 71 279 1327 13822

Katılımlar: 13 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,92 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,82 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,74 9,16 7,33

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,64 7,59 4,76

Matematik 20 5 13 0,67 3 14,72 11,99 6,56

Fen 20 16 4 14,67 73 16,74 15,61 9,59

Toplam: 90 61 27 52,00 58 72,59 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDBDBAACaABABCCDBcdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) dDCAcabDbB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADAaCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADABcACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) aDcd bbcaacDab DcaAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) AbCDBABDDBDcCDaBCbAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 1 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 0 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 0 1 0
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE ÇATAL 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 470,481 335,580 3 10 25 128 1309

Katılımlar: 13 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,92 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,82 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,74 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,64 7,59 4,76

Matematik 20 19 1 18,67 93 14,72 11,99 6,56

Fen 20 17 3 16,00 80 16,74 15,61 9,59

Toplam: 90 84 6 82,00 91 72,59 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDBDBAACDABABCCDBDdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABdDDAB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADABDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) CDBBDCAACCDDBAADACbB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) bACDBABbDBDBCDCBCaAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİNSU AKIN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 462,963 335,580 7 15 41 189 2034

Katılımlar: 13 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,92 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,82 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,74 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,64 7,59 4,76

Matematik 20 18 1 17,67 88 14,72 11,99 6,56

Fen 20 19 1 18,67 93 16,74 15,61 9,59

Toplam: 90 82 7 79,67 89 72,59 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDdDBAACDABABCCDBcdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABdDDdB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADABDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) CDBdDC ACCDDBAADACAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) AACDBABDDBDBCDCBCdAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURU ÇINAR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 356,606 335,580 12 72 282 1334 13904

Katılımlar: 13 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,92 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 6,82 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,74 9,16 7,33

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,64 7,59 4,76

Matematik 20 8 10 4,67 23 14,72 11,99 6,56

Fen 20 15 5 13,33 67 16,74 15,61 9,59

Toplam: 90 61 27 52,00 58 72,59 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDBcBAAdDABcBCCDabdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADacBBbDca

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) cDABDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT)  DaaDbcACCbcaAc cbAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) cdCaBABDDBDBdDCBCdAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESİLA KIRAYLAR 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 455,480 335,580 9 19 58 268 2860

Katılımlar: 13 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,92 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,82 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,74 9,16 7,33

İngilizce 10 7 2 6,33 63 8,64 7,59 4,76

Matematik 20 20 0 20,00 100 14,72 11,99 6,56

Fen 20 17 3 16,00 80 16,74 15,61 9,59

Toplam: 90 78 11 74,33 83 72,59 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdDBDCCBABADCAABcdDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BcDDdBAaDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) B DCADBdDc

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BACADAABDDCCAACDBBDC

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DAdCBCDbBDBDDBABDCAc

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATEH TEKKE 61 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 340,536 335,580 13 82 322 1496 15688

Katılımlar: 13 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,92 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,82 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 9,74 9,16 7,33

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,64 7,59 4,76

Matematik 20 5 7 2,67 13 14,72 11,99 6,56

Fen 20 13 7 10,67 53 16,74 15,61 9,59

Toplam: 90 57 23 49,33 55 72,59 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdcBDCCBABAbCAAdbdDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BdDDdBACDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDA ABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BBDCA BdDA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BACc   db dac  D cD 

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) cAbCaCDCBaBDDabaDCAA

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 1 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 0 2 0
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ASLAN 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 466,870 335,580 4 12 32 152 1629

Katılımlar: 13 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 15,92 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,82 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,74 9,16 7,33

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,64 7,59 4,76

Matematik 20 18 2 17,33 87 14,72 11,99 6,56

Fen 20 20 0 20,00 100 16,74 15,61 9,59

Toplam: 90 83 7 80,67 90 72,59 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDdDBAAdDABABCCDBcCB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABBDDcB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADcBDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) CDBaDCAACCDDBAbDACAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÜLER 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 465,984 335,580 5 13 33 159 1707

Katılımlar: 13 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 15,92 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,82 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,74 9,16 7,33

İngilizce 10 8 2 7,33 73 8,64 7,59 4,76

Matematik 20 18 2 17,33 87 14,72 11,99 6,56

Fen 20 19 1 18,67 93 16,74 15,61 9,59

Toplam: 90 81 9 78,00 87 72,59 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDdDBAACDABABCCDBDCB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABdbDcB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADdBcACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) CDBBDbAACCDDBAADcCAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) AACDBABDDBDBdDCBCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN EFE MALKOÇ 61 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 457,342 335,580 8 17 53 251 2652

Katılımlar: 13 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 15,92 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,82 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,74 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,64 7,59 4,76

Matematik 20 20 0 20,00 100 14,72 11,99 6,56

Fen 20 19 1 18,67 93 16,74 15,61 9,59

Toplam: 90 81 9 78,00 87 72,59 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdcBDCCBbBAbdAABDdDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BcDDdBACDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BBDCADBADA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BACADAABDDCCAACDBBDC

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DACCBCDCBDBDDBABDCbA

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR ERGÜNAY 3306 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 473,912 335,580 2 7 19 102 1027

Katılımlar: 13 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,92 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,82 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,74 9,16 7,33

İngilizce 10 9 1 8,67 87 8,64 7,59 4,76

Matematik 20 19 1 18,67 93 14,72 11,99 6,56

Fen 20 20 0 20,00 100 16,74 15,61 9,59

Toplam: 90 83 7 80,67 90 72,59 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDdDBAACDABABCCDBcCB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) AaCABdbDAB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADcBDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) CDBBDCAACCDDBAADcCAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 0 1 0
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE ERDEM 11 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 464,510 335,580 6 14 36 172 1865

Katılımlar: 13 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 3 15,00 75 15,92 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,82 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 9 0 9,00 90 9,74 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 8,64 7,59 4,76

Matematik 20 19 0 19,00 95 14,72 11,99 6,56

Fen 20 19 0 19,00 95 16,74 15,61 9,59

Toplam: 90 81 5 79,33 88 72,59 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDdDBAA DABbBCCDBDdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABdDDdB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN)  DCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADABDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) CDB DCAACCDDBAADACAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) A CDBABDDBDBCDCBCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 1 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 0 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ELA KAYA 0 8

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 437,390 335,580 10 34 103 440 4862

Katılımlar: 13 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 15,92 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,82 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,74 9,16 7,33

İngilizce 10 8 1 7,67 77 8,64 7,59 4,76

Matematik 20 18 2 17,33 87 14,72 11,99 6,56

Fen 20 14 6 12,00 60 16,74 15,61 9,59

Toplam: 90 76 13 71,67 80 72,59 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDBDBAACcABABCCDBDdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABcDDdB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG)  DcBDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) CDBBDCAcCCDDdAADACAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) bACDaABDDBDcdDCBCbAb

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 0 1 0
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BEREN ÜSTÜNGÜN 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 346,048 335,580 4 79 308 1449 15083

Katılımlar: 4 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 2 16,33 82 14,16 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,34 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,84 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 4,66 7,59 4,76

Matematik 20 4 8 1,33 7 8,34 11,99 6,56

Fen 20 11 8 8,33 42 14,75 15,61 9,59

Toplam: 90 59 21 52,00 58 55,08 65,66 43,23

Sözel (TÜR) C dDBAAdDABABCCDBDCB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABdbDAB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADbB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADABDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT)  bcacd A CDDa  bc   

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) AddcabBDD aBbDCBCCAa

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 0 0 0
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 1 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 0 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 0 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 1 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 0 1 0
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 0 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 1 1 50
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNİL SIÇ * R 0 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 420,893 335,580 1 52 143 613 6720

Katılımlar: 4 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 14,16 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 6,34 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 6,84 9,16 7,33

İngilizce 10 8 2 7,33 73 4,66 7,59 4,76

Matematik 20 9 7 6,67 33 8,34 11,99 6,56

Fen 20 20 0 20,00 100 14,75 15,61 9,59

Toplam: 90 74 12 70,00 78 55,08 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDBDBAACDABABCCDBcdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABBDDcB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADcBDACDBd

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT)  DBabC ACd D dADcadB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA ÖZCAN 79 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 348,760 335,580 3 77 303 1426 14782

Katılımlar: 4 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 12 8 9,33 47 14,16 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,34 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 6,84 9,16 7,33

İngilizce 10 3 5 1,33 13 4,66 7,59 4,76

Matematik 20 8 4 6,67 33 8,34 11,99 6,56

Fen 20 16 4 14,67 73 14,75 15,61 9,59

Toplam: 90 54 26 45,33 50 55,08 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BbDBDCdBcBAadAbBDdDb

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BcDbdcACDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDd

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) c D cbBdaA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BA Ac ABDb Cb bD    

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DAbCBCcdBDBDDBABDCcA

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 1 0
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 0 1 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 1 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 1 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 0 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 0 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 0 0 0
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 1 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YALIN CANDAŞ 342 8A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 409,537 335,580 2 59 169 733 7975

Katılımlar: 4 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 1 13,67 68 14,16 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,34 6,05 3,94

Matematik 20 19 1 18,67 93 8,34 11,99 6,56

Fen 20 17 3 16,00 80 14,75 15,61 9,59

Toplam: 90 56 9 53,00 59 55,08 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CD  BAA DABA CCDBDd 

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABdbcdB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sayısal (MAT) CDBaDCAACCDDBAADACAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) cACDBABDDBDBdDCaCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 0 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 0 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 0 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 0 0 0
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 0 0 0
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 0 0 0
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 0 0 0
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 0 0 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 0 0
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 0 0 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 0 0 0
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 0 0 0
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 0 0 0
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 0 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 0 0 0
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 0 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 0 0
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE GİRAY KURT 0 8B

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 477,301 335,580 1 5 16 78 748

Katılımlar: 1 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 1 17,67 88 17,67 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 8,67 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 7,59 4,76

Matematik 20 18 1 17,67 88 17,67 11,99 6,56

Fen 20 20 0 20,00 100 20,00 15,61 9,59

Toplam: 90 85 3 84,00 93 84,00 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDdDBAAC ABABCCDBDCB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABBDDdB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADABDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT)  DBcDCAACCDDBAADACAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 0 0 0
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE KARACA 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 433,505 335,580 4 39 112 473 5281

Katılımlar: 4 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,33 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,33 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,67 7,59 4,76

Matematik 20 16 4 14,67 73 15,75 11,99 6,56

Fen 20 16 4 14,67 73 16,67 15,61 9,59

Toplam: 90 77 13 72,67 81 76,75 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BCcBDCCBABADCAdBaBDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BdDDdBACDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BBDCADBADA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BACADAABDDaCcAbaBBDC

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DACCaCDdBDBDDBABDCcc

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 0 1 0
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 0 1 0
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 0 1 0
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR YILMAZ 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 476,798 335,580 1 6 17 81 785

Katılımlar: 4 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,33 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,33 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 9,16 7,33

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,67 7,59 4,76

Matematik 20 19 1 18,67 93 15,75 11,99 6,56

Fen 20 18 2 17,33 87 16,67 15,61 9,59

Toplam: 90 84 6 82,00 91 76,75 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDBDBAACDABABCCDBDCB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) dDCABBDDdB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADcBDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) CDBaDCAACCDDBAADACAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) AbCDBABDDBDBdDCBCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AYAYDIN 0 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 460,429 335,580 2 16 44 213 2300

Katılımlar: 4 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,33 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,33 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,67 7,59 4,76

Matematik 20 16 0 16,00 80 15,75 11,99 6,56

Fen 20 20 0 20,00 100 16,67 15,61 9,59

Toplam: 90 81 5 79,33 88 76,75 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDaDBAACDABABCCDBcdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABdDDcB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADABDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) CDBBD AACC DBAAD  AB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 0 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NAZ BURTUL 181 8C

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 434,350 335,580 3 38 111 463 5188

Katılımlar: 4 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,33 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 7,33 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,67 7,59 4,76

Matematik 20 15 4 13,67 68 15,75 11,99 6,56

Fen 20 16 4 14,67 73 16,67 15,61 9,59

Toplam: 90 77 12 73,00 81 76,75 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDBDBAAbDABABCCDBcCB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABdDDdB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADABDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT)  DBaaCAACaDDBAADbCAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) AcCDBABDDcDBdDCBCdAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 0 1 0
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YEKTA 3655 8D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 429,590 335,580 1 45 123 517 5747

Katılımlar: 1 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 14,67 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,00 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 8,67 9,16 7,33

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,33 7,59 4,76

Matematik 20 16 4 14,67 73 14,67 11,99 6,56

Fen 20 18 2 17,33 87 17,33 15,61 9,59

Toplam: 90 74 16 68,67 76 68,67 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdDccCCBABADCAABDdDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BcDDdBAaDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) aCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) dBDCADBcDA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BACADAAaDDaCcACDaBDC

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DACCBCDCBDBDbBABDbAA

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 1 1 50
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR ERGÜNAY 0 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 451,600 335,580 3 24 68 310 3301

Katılımlar: 4 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,67 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,67 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,00 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,00 7,59 4,76

Matematik 20 17 2 16,33 82 17,16 11,99 6,56

Fen 20 18 2 17,33 87 17,66 15,61 9,59

Toplam: 90 80 9 77,00 86 77,16 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdDaDCCBABADCAABDdDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BcDDdBACDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BBDCADBADA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BACADAABDDCCA CDcBDb

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DAbCBCDCBDcDDBABDCAA

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR DORUK GÜRLER 3378 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 472,793 335,580 2 8 20 111 1105

Katılımlar: 4 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 20 0 20,00 100 17,67 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,67 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 9 1 8,67 87 9,00 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 9,00 7,59 4,76

Matematik 20 20 0 20,00 100 17,16 11,99 6,56

Fen 20 17 3 16,00 80 17,66 15,61 9,59

Toplam: 90 82 8 79,33 88 77,16 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BCDBDCCBABADCAABDBDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BdDcdBAdDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDbDABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BBDCADBADA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BACADAABDDCCAACDBBDC

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DACCBCDCBDBDbBABDbAc

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ALİ ŞENTÜRK 150 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 431,942 335,580 4 41 114 484 5453

Katılımlar: 4 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 17,67 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,67 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 8 2 7,33 73 9,00 9,16 7,33

İngilizce 10 9 1 8,67 87 9,00 7,59 4,76

Matematik 20 14 5 12,33 62 17,16 11,99 6,56

Fen 20 20 0 20,00 100 17,66 15,61 9,59

Toplam: 90 74 15 69,00 77 77,16 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDBDBAAdDABcBCCDBDdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADaABdaDcB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDaBADbDCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADABDACDBd

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) CDcaDCAACaDDdAbDA AB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 0 2 0
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 0 1 0
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 0 1 0
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT SOYLU 3629 8E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 480,068 335,580 1 3 14 56 559

Katılımlar: 4 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 19 1 18,67 93 17,67 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 6,67 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 9,00 9,16 7,33

İngilizce 10 8 2 7,33 73 9,00 7,59 4,76

Matematik 20 20 0 20,00 100 17,16 11,99 6,56

Fen 20 18 2 17,33 87 17,66 15,61 9,59

Toplam: 90 85 5 83,33 93 77,16 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDBDBAACDABAaCCDBDCB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABBDDAB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADABDACDcd

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) CDBBDCAACCDDBAADACAB

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) AACDBABDDBDBCDCBCaAc

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 1 0 100
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 0 1 0
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 2 0 100
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 1 0 100
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 1 0 100
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 0 1 0
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA UZUN 0 8G

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 410,443 335,580 1 58 167 727 7865

Katılımlar: 1 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 17 3 16,00 80 16,00 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,00 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 9,16 7,33

İngilizce 10 10 0 10,00 100 10,00 7,59 4,76

Matematik 20 10 7 7,67 38 7,67 11,99 6,56

Fen 20 18 1 17,67 88 17,67 15,61 9,59

Toplam: 90 72 14 67,33 75 67,33 65,66 43,23

Sözel (TÜR) CDBDBAAbDABABCCDBcdB

Cevap Anh. B CDBDBAACDABABCCDBDCB

Sözel (SOS) ADCABdDadB

Cevap Anh. B ADCABBDDAB

Sözel (DİN) CDCBADADCB

Cevap Anh. B CDCBADADCB

Sözel (İNG) ADABDACDBB

Cevap Anh. B ADABDACDBB

Sayısal (MAT) CDBaDCbcaCb cAAcA  B

Cevap Anh. B CDBBDCAACCDDBAADACAB

Sayısal (FEN) AdCDBABDDBDBC CBCCAD

Cevap Anh. B AACDBABDDBDBCDCBCCAD

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 0 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 1 0 100
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 0 1 0
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 0 0 0
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 1 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 1 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 0 1 0
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİLEMRE ŞENTÜRK 1905 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 392,750 335,580 2 66 209 918 9839

Katılımlar: 2 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 14 6 12,00 60 13,34 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 6,00 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 9,16 7,33

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,00 7,59 4,76

Matematik 20 12 5 10,33 52 11,16 11,99 6,56

Fen 20 17 2 16,33 82 18,16 15,61 9,59

Toplam: 90 66 20 59,33 66 64,66 65,66 43,23

Sözel (TÜR) ddcBDCCBdBADdAABDdDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BdDadBACDd

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BdDCAaBbDA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BACcDAd DDCab CDdBD 

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DACCBC CBDBDDBdBDbAA

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 0 1 0
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 0 2 0
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 0 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 0 1 0
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 0 0 0
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 0 1 0
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RASUL EMRE HOT 55 8H

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 430,299 335,580 1 44 121 507 5655

Katılımlar: 2 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 16 4 14,67 73 13,34 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 6,00 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 9,16 7,33

İngilizce 10 7 3 6,00 60 6,00 7,59 4,76

Matematik 20 14 6 12,00 60 11,16 11,99 6,56

Fen 20 20 0 20,00 100 18,16 15,61 9,59

Toplam: 90 75 15 70,00 78 64,66 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdcdDCCBABADCAABDdDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BcDDdBACDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) cBDCAbBAcA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BbacDAdBDDCCbACDcBDC

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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TÜR SOS DİN İNG MAT FEN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 0 1 0
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 0 1 0
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 1 0 100
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 0 1 0
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 1 0 100
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 0 1 0
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 0 1 0
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 2 0 100
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 0 1 0
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 1 0 100
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 0 1 0
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 1 0 100
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 1 0 100
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 1 0 100
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 1 0 100
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 1 0 100
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 1 0 100
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 8. SINIF SÜREÇ İZLEME VE DEĞERLENDİRME - 6
(2024-2025)

İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / DÜNYA ETÜT MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
METE TUNCE R HIZLI 614 8Z

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

LGS 414,500 335,580 1 55 155 685 7408

Katılımlar: 1 90 502 3192 31732

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 20 18 2 17,33 87 17,33 15,25 11,05

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 6,00 6,05 3,94

Din K.ve A.B. 10 10 0 10,00 100 10,00 9,16 7,33

İngilizce 10 8 2 7,33 73 7,33 7,59 4,76

Matematik 20 14 3 13,00 65 13,00 11,99 6,56

Fen 20 14 6 12,00 60 12,00 15,61 9,59

Toplam: 90 71 16 65,67 73 65,67 65,66 43,23

Sözel (TÜR) BdDBDCCBABADbAABDBDC

Cevap Anh. A BCDBDCCBABADCAABDBDC

Sözel (SOS) BcDbdBACDA

Cevap Anh. A BADDBBACDA

Sözel (DİN) BCDADABCDC

Cevap Anh. A BCDADABCDC

Sözel (İNG) BaDCADBcDA

Cevap Anh. A BBDCADBADA

Sayısal (MAT) BA bDAAcD CCA CDaBDC

Cevap Anh. A BACADAABDDCCAACDBBDC

Sayısal (FEN) DAdCBCDdBDcDcBdBcCAA

Cevap Anh. A DACCBCDCBDBDDBABDCAA

Soru No 12345678901234567890
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Metin türlerini ayırt eder. 1 0 1 0
Metnin konusunu belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım biçimlerini belirler. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Metinle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Fiillerin çatı özelliklerinin anlama olan katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bir işi işlem basamaklarına göre yazar. 1 1 0 100
Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir. 1 1 0 100
Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler. 1 1 0 100
Görsellerle ilgili soruları cevaplar. 1 1 0 100
Cümle türlerini tanır. 1 1 0 100
Yazdıklarını düzenler. 2 1 1 50
Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 1 1 0 100
Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. 1 1 0 100
Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. 1 1 0 100
Metindeki anlatım bozukluklarını belirler. 1 1 0 100
Bilgilendirici metin yazar. 1 1 0 100
Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. 1 1 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Mustafa Kemal'in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. 1 0 1 0
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin durumu hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi'nde Batı Cephesi'nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi'nin siyasi, sosyal ve kültürel olaylarının sanat ve edebiyat ürünlerine yansımalarına kanıtlar gösterir.1 0 1 0
Lozan Antlaşması'nın sağladığı kazanımları analiz eder. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerini ve amaçlarını açıklar. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Çağdaşlaşan Türkiye'nin temeli olan Atatürk ilkelerini açıklar. 1 1 0 100
Ekonomi alanında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Sözel (DİN)

Din K.ve A.B. S D Y B%

Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 2 2 0 100
İslam'ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 1 1 0 100
Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) merhametli ve affedici oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassasiyetine örnekler verir. 1 1 0 100
Ayetlerden hareketle Kur'an'ın ana konularını sınıflandırır. 1 1 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Students will be able to make comparisons about sports and games by using simple descriptive language. 1 1 0 100
Students will be able to express predictions concerning future of the Earth. 1 0 1 0
Students will be able to guess the meaning of unknown words from the text. 1 1 0 100
Students will be able to find specific information from various texts about tourism. 1 1 0 100
Students will be able to talk about their Internet habits. 1 1 0 100
Students will be able to understand short and simple texts about friendship. 1 1 0 100
Students will be able to talk about regular activities of teenagers. 1 1 0 100
Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. 1 0 1 0
Students will be able to understand various short and simple texts about responsibilities. 1 1 0 100
Students will be able to talk about actions happening currently and in the past. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

Pisagor bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikleri çözer. 1 1 0 100
İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar. 1 0 1 0
Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. 1 1 0 100
Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. 2 1 1 50
Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. 1 1 0 100
Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumlarına ait denklem, tablo ve grafiği oluşturur ve yorumlar. 1 1 0 100
Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. 1 0 0 0
Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. 1 1 0 100
Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. 1 1 0 100
Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder. 1 1 0 100
Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. 1 0 0 0
Benzer çokgenlerin benzerlik oranını belirler, bir çokgene eş ve benzer çokgenler oluşturur. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer. 1 1 0 100
Koordinat sistemini özellikleriyle tanır ve sıralı ikilileri gösterir. 1 1 0 100
Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.1 1 0 100
Dik dairesel silindirin hacim bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer. 1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Bileşiklerin kimyasal tepkime sonucunda oluştuğunu bilir. 1 1 0 100
Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. 1 1 0 100
Hâl değiştirmek için gerekli ısının maddenin cinsi ve kütlesiyle ilişkili olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 0 1 0
DNA'nın kendini nasıl eşlediğini ifade eder. 1 1 0 100
Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar. 1 1 0 100
Elektrik yüklerini sınıflandırarak aynı ve farklı cins elektrik yüklerinin birbirlerine etkisini açıklar. 1 1 0 100
Fiziksel ve kimyasal değişim arasındaki farkları, çeşitli olayları gözlemleyerek açıklar. 1 1 0 100
Periyodik sistemde, grup ve periyotların nasıl oluşturulduğunu açıklar. 1 0 1 0
Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. 1 1 0 100
Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. 1 1 0 100
Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar. 1 0 1 0
Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Madde döngülerini şema üzerinde göstererek açıklar. 1 0 1 0
Basit makinelerin sağladığı avantajları örnekler üzerinden açıklar. 2 2 0 100
Katı basıncını etkileyen değişkenleri deneyerek keşfeder. 1 0 1 0
Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlı ve zararlı yönlerini tartışır.1 0 1 0
Besin zincirindeki üretici, tüketici, ayrıştırıcılara örnekler verir. 1 1 0 100
Bitkilerde besin üretiminde fotosentezin önemini fark eder. 1 1 0 100
Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder. 1 1 0 100
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